
SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÖLLER 757   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
110,613 201,820 1 87 171 171 567

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

Katılımlar: 1 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 10 7,50 19

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 40 1 11 -1,75 -4 -1,75 2,42 7,14

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 -0,25 0,97 3,18

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,00 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 5 17 0,75 2 0,75 6,99 11,83

Toplam: 280 28 66 11,50 4 11,50 52,31 73,68

Matematik dbe ec  bd    a E   bda                 

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri b ecaebacDE a Ee   c a  e   A  dAce    e

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 11 3

Matematik-2 40 1 11 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 2 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 2 0
Türevin Uygulamaları 3 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 17 13

Fizik 14 2 9 14

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA 706 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 5 4,75 12

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,75 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 0,75 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,75 2,42 7,14

Toplam: 280 10 7 8,25 3 8,25 52,31 73,68

Sosyal-2                 dD                            

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik  C eD A                                 

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 1 1 2

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 1 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHME TATLI 709 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
178,403 201,820 9 16 55 55 263

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
132,947 219,540 14 121 225 225 749

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 53 39 43,20 15 55,31 52,31 73,68

Matematik dC  b e  A    e      C                  

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri d BBd   Aea  bE abCEb  cBCaEA a  E  dEc 

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 13 30

Fizik 14 3 5 21

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Kimya 13 5 5 38

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 3 31

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI SARIDİKEN 621 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
167,098 201,820 11 22 66 66 312

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
136,127 219,540 12 118 219 219 740

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 4 0,00 0 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 50 32 41,95 15 55,31 52,31 73,68

Matematik   D  Ea C     b D                       

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri    ED  b  c   cCe    c    d   B D AbCe E

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 1 0 25
Türevin Uygulamaları 3 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 8 20

Fizik 14 2 2 14

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 2 38

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ERGÜL 754 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
248,710 201,820 2 2 13 13 129

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
148,608 219,540 9 108 204 204 694

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 2 8 0,00 0 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 81 45 69,75 25 55,31 52,31 73,68

Matematik       B        d   B       DCb          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri EEea da  acc eECBA BA C CBcBaEBBDEACaDAE

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 22 11 55

Fizik 14 2 8 14

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0

Kimya 13 9 1 69

Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 11 2 85

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA KIR 760 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
160,390 201,820 12 24 73 73 336

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
133,300 219,540 13 120 224 224 748

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 6 7,50 19

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 40 6 1 5,75 14 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 41 25 34,75 12 55,31 52,31 73,68

Matematik      E  C B     D D         dC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri   a            e    b  b  EBBEa  EA a Aa

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 1 15

Matematik-2 40 6 1 15

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 7 18

Fizik 14 0 1 0

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 3 46

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU NAZ DURSUN 692 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
220,300 201,820 6 7 28 28 176

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
149,070 219,540 8 107 203 203 691

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 16 9 13,75 34 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 72 41 61,75 22 55,31 52,31 73,68

Matematik bCD D     B   d        B                

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri eccca  c      c     A  ABCEEADaCAEDBBEaB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 9 40

Fizik 14 0 6 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 5 1 38

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100

Biyoloji 13 11 2 85

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE 799 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,665 222,770 2 88 161 161 478

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
155,753 201,820 13 28 82 82 356

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
190,665 219,540 2 74 140 140 506

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 5 20,75 52

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 4 4 3,00 13 1,44 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,25 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,06 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 5 9,75 24 6,75 15,37 18,06

Matematik-2 40 2 4 1,00 3 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 63 28 56,00 20 55,31 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 b         e bB  C    dCDCD   EA     EBDc

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik          E      e        b  Ca      c   

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri               E             cE   cAbaD  

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 5 28

Edebiyat 24 4 4 17

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 0 40

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Matematik 40 2 4 5

Matematik-2 40 2 4 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 4 10

Fizik 14 0 0 0

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 4 23

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ELİYATKIN 767 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,393 222,770 1 68 135 135 428

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
167,500 201,820 10 21 64 64 309

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
198,223 219,540 1 68 131 131 473

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 3 11,25 28

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Edebiyat 24 2 1 1,75 7 1,44 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,25 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,06 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 5 11,75 29 6,75 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,00 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,62 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,38 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 2,12 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 4 0,00 0 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 67 35 58,25 21 55,31 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DC                     adBaA CdaDCEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B   A    Bac     c                          

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik C        ca                      D      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri AcBc   a aa   be  a A    d ce aeAE  BEBB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 5 33

Edebiyat 24 2 1 8

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 3 3 7

Tarih-2 11 2 0 18

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL EMİK 700 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
229,758 201,820 4 4 23 23 162

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
149,325 219,540 7 105 201 201 686

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 17 6 15,50 39 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 76 27 69,25 25 55,31 52,31 73,68

Matematik e              B         D              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E aED         ECB    ECc  EdBbdeDEACCDA 

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 17 6 43

Fizik 14 3 1 21

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 6 1 46

Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 8 4 62

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYDIN 636 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,815 222,770 3 103 181 181 517

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
220,143 201,820 7 8 29 29 178

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
144,915 219,540 10 110 206 206 708

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 1,44 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,25 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 3,06 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 5 -0,25 -1 6,75 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,00 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,62 3,29 3,47

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,25 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,38 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 4 2,00 5 2,12 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 8 1 7,75 60 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 77 51 64,25 23 55,31 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1              B                     daeec

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2             C            c    eC eB e         

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                    e     Da CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E eb Aa    d AECB  c EC CBEBBEd DdAeeaAb

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 5 3

Edebiyat 24 1 0 4

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 5 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 3 4 7

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 1 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILDIZ 825 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
222,820 201,820 5 6 27 27 173

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
153,053 219,540 6 100 196 196 665

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 5 17,75 44

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 40 5 0 5,00 13 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 14 2 13,50 34 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 67 14 63,50 23 55,31 52,31 73,68

Matematik  C         D  B    BE                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri               d C      ABCEEADe A D BEBB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 0 13

Matematik-2 40 5 0 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 2 35

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 5 1 38

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100

Biyoloji 13 9 1 69

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN MALAY 989 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
274,410 201,820 1 1 9 9 98

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
187,098 219,540 3 75 146 146 528

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 40 13 3 12,25 31 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 104 34 95,50 34 55,31 52,31 73,68

Matematik       BeC      BD DBA bA  CDCC      D c 

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E ea  bD Cc  AE B  a EC CeEBBEB cEAC DAc

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 13 3 33

Matematik-2 40 13 3 33

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 1 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 19 8 48

Fizik 14 4 4 29

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100

Kimya 13 6 2 46

Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 9 2 69

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR KIZILCA 926 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
141,260 201,820 14 49 124 124 461

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
139,213 219,540 11 114 213 213 728

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 9 18,75 47

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 50 26 43,50 16 55,31 52,31 73,68

Matematik aC  e                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri dcB d    a   dEe                        

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 1 5 7

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Kimya 13 1 1 8

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR ARSLAN 716 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,280 201,820 15 51 126 126 469

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
116,710 219,540 15 129 238 238 770

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 16 14,00 35

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8

TYT Fen 20 0 12 -3,00 -15

Matematik-2 40 4 8 2,00 5 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 9 18 4,50 11 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 36 62 20,50 7 55,31 52,31 73,68

Matematik b     B  E aa   e       ac  C   d   D  b

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri  deEeddD aB  e de  aAda  eb cEa  EAea AE

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 8 10

Matematik-2 40 4 8 10

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 9 18 23

Fizik 14 3 7 21

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0

Kimya 13 1 7 8

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 4 38

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ATMACA 751 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
132,085 222,770 4 105 183 183 521

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
184,895 201,820 8 14 47 47 247

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
155,708 219,540 5 96 190 190 652

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 6 5,50 14

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 1,44 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,25 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,06 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 1 5,75 14 6,75 15,37 18,06

Matematik-2 40 3 6 1,50 4 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 55 46 43,50 16 55,31 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                               A   CEEBaE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik            aa  B   cA  c e     a    D   

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri dEeEacdD dc   bCBeae      EBaaBBDEACCDbd

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 1 15

Edebiyat 24 0 0 0

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 3 6 8

Matematik-2 40 3 6 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 15 38

Fizik 14 3 7 21

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 3 4 23

Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 9 4 69

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ ÇALIŞIR 651 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
243,158 201,820 3 3 18 18 139

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
161,708 219,540 4 90 178 178 627

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 15 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,75 42

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 40 16 3 15,25 38 4,17 2,42 7,14

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,10 0,97 3,18

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,35 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,82 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 10,27 6,99 11,83

Toplam: 280 74 40 64,00 23 55,31 52,31 73,68

Matematik CCD    CAA DBDBE BaBEC cE d             

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri AeBBC  dAa    deCDCa B ABCc A a AEc B BB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 3 40

Matematik-2 40 16 3 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Limit ve Süreklilik 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 3 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 18 9 45

Fizik 14 5 3 36

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 7 4 54

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 2 46

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATACAN 789 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,168 222,770 2 67 134 134 424

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
175,430 201,820 8 17 56 56 275

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
221,900 219,540 1 47 98 98 355

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Edebiyat 24 7 2 6,50 27 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 14,00 35 7,32 15,37 18,06

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 80 40 70,00 25 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1     d C     d   C E AACDaD     C ECEEBcE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik                    c     D  CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri b    Ade  Bd  EC   d      EccEc  EA aeec

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 38

Edebiyat 24 7 2 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 1 30

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 12 20

Fizik 14 2 4 14

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 3 1 23

Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 3 7 23

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÖZKÖKELİ 521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
152,430 201,820 12 31 91 91 379

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
126,480 219,540 12 125 232 232 761

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 9 18,75 47

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 36 20 31,00 11 42,96 52,31 73,68

Matematik                    cA    D  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E   c  e  ce        A       BE   EA     

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 4 15

Fizik 14 1 4 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 0 31

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK BAYLAN 705 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
219,973 201,820 2 9 30 30 179

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
140,678 219,540 8 112 211 211 722

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 67 36 58,00 21 42,96 52,31 73,68

Matematik       B                  c  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri   D       c    CBdCBAEb  BEBcEe DEACaDAc

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 17 7 43

Fizik 14 1 1 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 8 2 62

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 8 4 62

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CAN TRZ 663 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,430 201,820 7 15 49 49 250

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
131,428 219,540 11 123 227 227 754

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 4 13 0,75 4

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 46 38 36,50 13 42,96 52,31 73,68

Matematik b     BeCE          A    D          D   

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E ea  dbCdBeAA ee d bE c  EBaEBca AeCDdE

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 1 1 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 16 35

Fizik 14 5 6 36

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100

Kimya 13 2 5 15

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 7 5 54

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN Y 763 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,990 222,770 6 102 178 178 508

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
185,250 201,820 6 13 46 46 246

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
168,340 219,540 5 84 169 169 603

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 7,32 15,37 18,06

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 9 3 8,25 21 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 62 19 57,25 20 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                                   C EBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik                          D  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri        D          C A      Bc   DEACa Ab

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 13

Edebiyat 24 0 0 0

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 3 23

Fizik 14 1 0 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 2 0 15

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 6 3 46

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKINCI 725 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
160,435 201,820 11 23 72 72 335

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
109,178 219,540 16 132 242 242 775

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 12 4,00 10

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 28 35 19,25 7 42,96 52,31 73,68

Matematik b                        D              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri EEaacddbCdBeAA eBb  b   baEdBEe aEA C Ad

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 17 35

Fizik 14 6 8 43

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100

Kimya 13 2 5 15

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 4 46

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL D 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
169,093 201,820 9 18 60 60 302

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
136,815 219,540 9 117 217 217 738

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 7 3 6,25 16 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 49 20 44,00 16 42,96 52,31 73,68

Matematik       B                  D  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri        D          C A      BcE    A  aAb

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 3 18

Fizik 14 1 0 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 2 0 15

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 3 31

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR YILMAZ 765 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
196,143 201,820 3 10 38 38 226

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
132,333 219,540 10 122 226 226 750

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 8 21,00 53

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 13 3 12,25 31 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 53 20 48,00 17 42,96 52,31 73,68

Matematik                             C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri   D   a        CB C A    cEBcE  DEAC  A 

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 13 3 33

Fizik 14 1 1 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 5 1 38

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 7 1 54

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÖZEN 701 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,133 222,770 5 92 165 165 486

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
195,475 201,820 5 12 40 40 228

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
171,828 219,540 3 80 163 163 592

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 10 19,50 49

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Edebiyat 24 6 0 6,00 25 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 0 6,00 15 7,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,69 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,50 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 4,31 9,05 10,54

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 65 28 58,00 21 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1   AD       EC C        D                

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2                      B  A                     

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik d               D D A    D  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri       a   Be  bbB   Ac    bBB B DEA CDA 

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 0 15

Edebiyat 24 6 0 25

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 0 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 2 0 4

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 5 1 13

Matematik-2 40 5 1 13

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AY 15 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,880 222,770 4 77 147 147 451

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
223,680 201,820 1 5 26 26 172

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
213,868 219,540 2 60 115 115 401

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Edebiyat 24 4 3 3,25 14 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 7,32 15,37 18,06

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 5 7 3,25 23 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 6 2 5,50 42 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 87 51 74,25 27 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdA E a               cd CAECE D dDBE C

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik CC  D b    D        EC       b          

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri Aedc  cdbDEaEEE   CaAc  BCEdAcadAEc BEBB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 35

Edebiyat 24 4 3 17

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 18 14 45

Fizik 14 5 7 36

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Kimya 13 6 2 46

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100

Biyoloji 13 7 5 54

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER 833 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,233 222,770 1 54 118 118 382

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
147,445 201,820 14 36 103 103 409

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
163,110 219,540 6 89 177 177 624

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Edebiyat 24 3 0 3,00 13 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 7,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,69 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,50 3,29 3,47

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,69 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,31 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 11 8 9,00 23 4,31 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 62 24 56,00 20 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 D AA                                  EC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2           EB  e d   C CDbCBe  AAd Ace cB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik  C  D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri                            c  adAED   c 

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 13

Edebiyat 24 3 0 13

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 8 24

Tarih-2 11 1 0 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 2 18

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 2 67

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY TOPUZ 775 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,273 222,770 3 70 138 138 431

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
195,510 201,820 4 11 39 39 227

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
169,423 219,540 4 83 167 167 598

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 7,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,69 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,50 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 6 3 5,25 13 4,31 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 74 29 66,75 24 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                         bDd  cb   CEE DE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  C    d   C  d Ee BB                        

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik       B                     C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri   D       c    C  C A      BcE  DEACacA 

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 15

Edebiyat 24 0 0 0

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 4 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 3 13

Tarih-2 11 2 1 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 2 36

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUH ECİM 708 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
168,718 201,820 10 19 61 61 306

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
114,973 219,540 15 131 240 240 773

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 13 8,75 22

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 15 19 10,25 26 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 36 40 26,00 9 42,96 52,31 73,68

Matematik                          D              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri EEaacddbCdBeAA eBb  b   bBEdBEeBcEAddeAd

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 19 38

Fizik 14 6 8 43

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 1 0 100

Kimya 13 3 4 23

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 7 46

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÖZ 645 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
137,135 201,820 16 55 132 132 495

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
120,178 219,540 14 128 237 237 768

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 11 13,25 33

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 31 27 24,25 9 42,96 52,31 73,68

Matematik b               D D                     

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri E aEcAdD dce       ddE   e       E    ca

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 11 15

Fizik 14 4 6 29

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ AKDUMAN 816 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 12 -2,00 -5 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 3 19 -1,75 -1 42,96 52,31 73,68

Matematik     a  baaceB                           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri abacbdaebCae                           c

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 6 3

Matematik-2 40 1 6 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 2 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 2 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 12 3

Fizik 14 1 11 7

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN NAR 679 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,978 201,820 13 32 93 93 381

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
124,645 219,540 13 126 234 234 764

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 11 12,25 31

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 40 40 30,00 11 42,96 52,31 73,68

Matematik C   e    A   D                          

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri eAdcadDEdDE  E      ce  eabcd a AE   Ea 

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 15 23

Fizik 14 6 6 43

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
KEPLER KANUNLARI 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Kimya 13 0 5 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 4 23

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜHRE UYLASI 794 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,348 222,770 7 108 188 188 528

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
146,315 201,820 15 39 106 106 418

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
142,168 219,540 7 111 208 208 716

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 17 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 12 13,00 33

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 4 2 3,50 15 3,18 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,21 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,93 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 7,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,69 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,50 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,69 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 4,31 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 2,46 2,42 7,14

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,49 0,97 3,18

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,06 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,09 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 7,63 6,99 11,83

Toplam: 280 40 29 32,75 12 42,96 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCd  c C    E                           

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2                                A              

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik     D    A    B                         

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri           de       E  C  C c  a AEb d cB

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 10

Edebiyat 24 4 2 17

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇAKIL 720 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,843 222,770 14 52 116 116 379

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
197,175 219,540 22 71 134 134 477

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 8 20,00 50

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 2 5 0,75 3 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 62 28 55,00 20 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DcAbcee                 CDBECE CB CaEBcE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EB Cd         B         A                     

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 35

Edebiyat 24 2 5 8

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 0 80

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 5 1 11

Tarih-2 11 3 1 27

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU BAY 658 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,680 222,770 20 65 132 132 421

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
131,518 201,820 11 67 148 148 532

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
221,662 219,540 16 50 101 101 362

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 60 34 51,45 18 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a e  bC B  Eed  C bCAdCDaDeaCEAC ECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik         C              e b  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 8 7 33

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ŞAHİN 402 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,560 222,770 21 71 140 140 434

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
155,678 219,540 26 97 191 191 653

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 6 12,50 31

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 0 6,00 25 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 3 7,25 18 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 8 8 6,00 15 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 40 21 34,75 12 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                 C E AACDa d    a  C    E

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2    be       C   dEd  B aAeC   C  eB A c       

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 3 20

Edebiyat 24 6 0 25

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 3 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 8 17

Tarih-2 11 0 2 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 2 33

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 0 50

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAN GÜL 847 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,650 222,770 25 99 173 173 500

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
130,483 201,820 14 71 152 152 538

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
170,585 219,540 24 81 164 164 593

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 7 14 3,50 15 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 51 39 41,20 15 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cec abaDe bEeBacbcc AACDdDBE aA  E    e 

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik                             C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 30

Edebiyat 24 7 14 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 3 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 3 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 2 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM KOCA 86 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,435 222,770 22 76 146 146 443

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
112,190 201,820 19 85 169 169 565

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
205,718 219,540 20 62 121 121 435

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 12 7,00 18

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 4 10,00 42 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 37 23 31,25 11 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 b      Dd eEC aBCEE AACDbD E EbC  CEEBDd

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik                d            Ca          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 50

Edebiyat 24 11 4 46

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 2 40

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIZ 695 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
318,875 222,770 2 5 12 12 40

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
149,793 201,820 2 33 97 97 395

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
285,957 219,540 2 7 31 31 115

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 4 29,00 73 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 22 3 21,25 53 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 1,99 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,50 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 2,50 6,99 11,83

Toplam: 280 97 31 89,20 32 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DC ACEECeCBCEeABDCD DA aE CAECE DCEDBE b

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 eBa CdAC   BC CECD DC CDC   BCAA    AA B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik CC       A D                            

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri                            b   CA  c   B

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 4 75

Edebiyat 24 18 3 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 8 0 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 22 3 48

Tarih-2 11 4 3 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 0 73

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 0 50

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 4 0 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 4 0 10

Matematik-2 40 4 0 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DİLDEN 997 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
121,728 222,770 28 109 189 189 533

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
134,683 219,540 28 119 222 222 744

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 17 14,75 37

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 8 16 4,00 17 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 17 3,75 9 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 34 47 22,25 8 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCbAbcdbeCBdEadcebDcabcDb               

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik bCad         bd                         

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 17 20

Edebiyat 24 8 16 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 4 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 2 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 3 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0

Tarih-1 10 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-2 40 1 5 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BULU 215 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,685 222,770 15 55 119 119 384

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
130,775 201,820 13 70 151 151 537

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
245,270 219,540 8 27 68 68 253

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,25 36

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 60 33 51,75 18 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAACE CBCdCEedBDCc e acEBCAaCd DbEDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik CCD D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 63

Edebiyat 24 14 7 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 3 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 4 0 10

Matematik-2 40 4 0 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İSTER 20 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,433 222,770 5 15 37 37 122

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
124,133 201,820 16 78 160 160 550

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
243,573 219,540 10 29 70 70 256

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 7 13,25 33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 4 12,00 50 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 18 8 16,00 40 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 70 26 63,50 23 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdcCEECdC C D BD   D BcEBaAEC BDCdDBEdC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2  BBACcA  BEeaeCEeD DCB   CBeBCeAa             

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik                E Ba  C                  

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 63

Edebiyat 24 13 4 54

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 0 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 8 39

Tarih-2 11 7 1 64

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 4 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 1 33

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ER 563 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 19 8,25 21

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Toplam: 280 24 27 17,25 6 53,78 52,31 73,68

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CAM 759 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
132,373 222,770 27 104 182 182 520

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
151,433 219,540 27 104 200 200 673

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 4 17 -0,25 -1 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 26 4,50 11 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 50 50 37,50 13 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 caebabbcceeEeB dC b ceaDbDcdaadbBaCdEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik  a      d e                             

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 26 28

Edebiyat 24 4 17 17

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 3 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 3 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 8 20

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER ŞAHİN 768 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,220 222,770 26 101 175 175 503

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
165,978 219,540 25 86 173 173 611

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 10,25 26 17,26 15,37 18,06

Toplam: 280 29 14 25,50 9 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                         c CAbC BDCEaBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 28

Edebiyat 24 0 0 0

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KIRANLI 968 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,698 222,770 13 39 79 79 256

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
221,783 219,540 15 49 100 100 359

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,75 42

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 14 3 13,25 55 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 11 9 8,75 22 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 66 38 56,50 20 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a   BD D  DECBCdC ECcACDaDeECa e ECdE eE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 c  C    B  Db  ddEed B    CB d  D BdAeD       

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 53

Edebiyat 24 14 3 58

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 9 24

Tarih-2 11 2 1 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 5 27

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 0 33

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETTALHAAYNACI 476 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 27 6,25 16

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 4 12 1,00 4 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 13 5,75 14 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 0 2 -0,50 -1 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 22 42 11,50 4 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cab aD bc  Ebd aa EaAe           bCEE DE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2              ce                               

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 13 23

Edebiyat 24 4 12 17

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 2 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 0 2 0

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 2 0

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CAN ŞERBETCİ 704 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,185 222,770 23 82 154 154 464

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
131,108 201,820 12 69 150 150 534

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
198,133 219,540 21 69 132 132 475

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 7 23,25 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 9 4,75 20 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 55 29 47,75 17 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCccaEdbdCcCE  Ba  c      CAaC de EDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 40

Edebiyat 24 7 9 29

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 3 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0

Tarih-1 10 3 3 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BAŞDEMİR 677 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,400 222,770 19 62 129 129 413

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
135,450 201,820 9 61 140 140 514

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
217,975 219,540 17 54 107 107 380

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 4 28,00 70

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 61 21 55,75 20 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCcA E  BCdCE  B Cb  e cE   ECaeDa D EEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2                                     e  B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik     c e          B   C                  

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 10 5 42

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 0 40
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 4 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 0 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 1 1 2

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YAVAŞ 744 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,350 222,770 24 89 162 162 480

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
179,678 219,540 23 77 155 155 567

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 6 18,50 46

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 9 4,75 20 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 1 2 0,50 8 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 9 0,75 2 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 45 31 37,25 13 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c    eeD  DcbBadd ECA bDdDa C    EC EB E

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2  d C   d  eb   Bd a e  dAe                    

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 35

Edebiyat 24 7 9 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 2 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 2 30

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 0 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 3 9 7

Tarih-2 11 1 3 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 1 4 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 2 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TAMER 987 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,293 222,770 10 32 64 64 205

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
138,773 201,820 5 52 128 128 480

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
248,313 219,540 6 22 62 62 241

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 7 22,25 56

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 12 9 9,75 24 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 80 29 72,75 26 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c A   CDBA ceBCBd   b CDCDBdCEA BdCEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  Cc  d  bDbccd EeCBB            BEbADA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                             CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 58

Edebiyat 24 10 5 42

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 9 26

Tarih-2 11 2 3 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 5 45

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BIÇAK 925 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
326,803 222,770 1 3 8 8 30

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
135,855 201,820 8 58 137 137 509

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
303,023 219,540 1 3 17 17 70

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 16 17,00 43

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 24 13 20,75 52 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 100 41 89,75 32 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cBADBDCDBdDECBCBCEECcdCDCDBECEAaBECEEBDd

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EBeCAcCABBeDCDBBeECaed b AdBdBbCDeBEAb A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik         C  aB EB                        

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 85

Edebiyat 24 20 4 83

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 24 13 52

Tarih-2 11 8 3 73

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 2 33

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR İPEK 822 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,668 222,770 11 34 66 66 211

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
153,048 201,820 1 29 89 89 374

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
274,510 219,540 4 14 45 45 147

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 8 7 6,25 16 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 94 36 85,00 30 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCccaEECBaBCEecBDCDceA aE CA C eDCEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B CbbC  cB  aadDBcCB                        

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik CC  b e   B  D                          

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 65

Edebiyat 24 14 9 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 6 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 7 17

Tarih-2 11 3 3 27

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 4 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR PIDIKCI 623 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
279,085 222,770 4 12 31 31 104

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
137,060 201,820 7 56 133 133 498

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
281,185 219,540 3 11 35 35 128

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 6 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 4 28,00 70 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 16 9 13,75 34 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 88 25 81,75 29 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAAC  dBCBCE ABDCc  A cEBCAECd DCEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 bdBde cC BEBC  ECDccCd      B   d  DAAEB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik CC                                      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 4 73

Edebiyat 24 15 3 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 8 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 9 35

Tarih-2 11 4 5 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 3 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM 22 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
120,495 201,820 17 80 163 163 556

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
120,613 219,540 29 127 235 235 766

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 5 7 3,25 8

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 25 18 20,50 7 53,78 52,31 73,68

Matematik AC                                      

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 2 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA Ç İ E 649 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,295 222,770 12 36 70 70 228

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
125,615 201,820 15 76 157 157 547

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
224,563 219,540 14 43 93 93 338

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 14 14 10,50 26 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 72 55 58,25 21 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 ceADdDCDB bEbBddbEECcACbCDa CEAaBcdEEBeE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  bdc A  eabc d ECaB   AACB BCeDeBae cA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                          D              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 58

Edebiyat 24 13 10 54

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 2 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 3 60

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 14 30

Tarih-2 11 2 4 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 5 27

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 0 67

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA GERİŞ 782 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,190 222,770 3 9 26 26 82

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
132,805 201,820 10 64 144 144 525

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
253,743 219,540 5 18 53 53 213

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 21 9 18,75 47 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 89 41 78,75 28 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdc EECBCBCEedBD cBDA aEBabEC dDeEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   dd  eC  EBCBeE D eCBCDC BdBCeAa AcAAEB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 65

Edebiyat 24 15 6 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 5 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 9 46

Tarih-2 11 2 3 18

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 2 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KUL 813 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,105 222,770 17 60 126 126 398

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
138,343 201,820 6 53 129 129 487

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
232,498 219,540 12 38 83 83 300

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 67 24 61,00 22 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DC ACEEbBCBbEe eD b    cE C  C   eEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik C             a                         

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 50

Edebiyat 24 11 6 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 1 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YAZICI 684 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,143 222,770 8 23 49 49 156

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
216,290 219,540 18 57 110 110 387

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,25 53

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 17,00 43 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 19 11 16,25 41 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 77 41 66,75 24 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cCd C  CBC bE ABD  BeA cEBCAaa    EeBE C

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2       Aa  EBCBdaCacbCdCDCbBABCbAe AcAA B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik                              d          

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 48

Edebiyat 24 11 5 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 4 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 11 41

Tarih-2 11 2 1 18

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 6 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 5 1 83

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAS BERÇİN 522 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,840 222,770 6 17 40 40 128

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
235,710 219,540 11 35 78 78 284

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 19 13 15,75 39 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 86 36 77,00 28 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DC c E CdCBeED eDbbBaABcE Cba EeD EDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B e AC BEBCdeEeadcCBCcC BdBCeA  AaeAbB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 55

Edebiyat 24 12 8 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 4 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 13 41

Tarih-2 11 5 1 45

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 6 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ CÜSÜM 814 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,433 222,770 18 61 128 128 412

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
119,215 201,820 18 83 166 166 560

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
230,848 219,540 13 40 85 85 310

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 7 5,25 13

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 44 25 37,75 13 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAACEcCBCdCEedBDCcae acEBCAaCd DbEDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik CCD Da          E a                     

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 63

Edebiyat 24 14 9 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 6 3 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DAĞDELEN 103 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,825 222,770 16 58 124 124 394

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
145,618 201,820 3 41 111 111 426

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
246,385 219,540 7 26 66 66 249

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 10 17,50 44

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 12 3 11,25 47 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 19,50 49 17,26 15,37 18,06

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 69 29 61,75 22 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCA    CBdBCEe cD  B A DaB AEC ec EDBE C

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik CC  D     cc DB      C B     bb  D  b   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 53

Edebiyat 24 12 3 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 2 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 4 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
USA MERVE 808 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,200 222,770 7 18 41 41 130

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
141,228 201,820 4 50 125 125 462

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
244,405 219,540 9 28 69 69 254

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 11 10 8,50 35 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 17 8 15,00 38 11,00 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,99 2,42 7,14

Toplam: 280 90 37 80,75 29 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 b b ab DcdeEbBCBCEECedCDCbaECEACB C EBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2  BCCe  eB eeCeBBdaCCBB CAACB Bb               

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik A  d  B            c                    

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 58

Edebiyat 24 11 10 46

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 17 8 37

Tarih-2 11 4 3 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 0 83

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 1 1 25
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DUVAN 787 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,978 222,770 9 28 59 59 200

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
213,998 219,540 19 59 114 114 398

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 31 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 6 6 4,50 19 8,53 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,37 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,36 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 17,26 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,43 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,56 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,74 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,06 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 16 10 13,50 34 11,00 9,05 10,54

Toplam: 280 75 36 66,00 24 53,78 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdA   Cd ce    D bB   cbBCAECE  CEDBEEd

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 e Bde ACeBEBCaCEeDdbCB            ADAecB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 6 6 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 7 1 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 16 10 35

Tarih-2 11 5 4 45

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 4 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH  ZTÜRK 607 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Toplam: 280 0 0 0,00 0 54,27 52,31 73,68

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜNEŞ 788 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,068 222,770 22 80 152 152 461

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
199,050 219,540 19 67 129 129 466

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 2 6,50 16

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 5 7,75 32 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 16,12 15,37 18,06

Toplam: 280 33 13 29,75 11 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c    c D   EeBa CdE AACDaD  CEAC  CEEBcE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 48

Edebiyat 24 9 5 38

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 2 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 1 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA HAYDAN 721 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,230 222,770 5 19 44 44 137

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
142,135 201,820 6 45 120 120 449

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
252,555 219,540 7 20 56 56 217

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 15 7 13,25 33 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 2,31 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 83 37 73,75 26 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAbCEECBCBbED BD       EBCbECccDdEDBEE 

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   Be   CCB BCBCadDBeCBe CbBd   A              

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik  C  b e      a       C                  

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri                                 A    E  

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 63

Edebiyat 24 14 2 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 4 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 15 7 33

Tarih-2 11 4 1 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 3 33

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KAYALIK 730 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,648 222,770 27 93 166 166 487

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
111,815 201,820 18 86 170 170 566

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
151,490 219,540 28 103 199 199 672

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 2 7 0,25 1 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 13 7,75 19 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 5 7 3,25 8 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 30 30 22,50 8 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bCcda Eb  dd            EBaAab dDCEDBdEa

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2            BedeEdDabbB         A              

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik aC                                      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 13 28

Edebiyat 24 2 7 8

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 0 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 5 7 11

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ATEŞLİ 654 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,635 222,770 14 46 96 96 312

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
253,218 219,540 6 19 55 55 216

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 2 2,50 6 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 79 32 71,00 25 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdACEECddBCEbABDCDd Aec    EC BD EeBEEd

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2        b  EB      c               A           

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 60

Edebiyat 24 16 7 67

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 4 0 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 3 2 7

Tarih-2 11 1 1 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 1 1 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KURU 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,775 222,770 18 53 117 117 380

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
232,023 219,540 11 39 84 84 305

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 15 17,25 43

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 10 8,50 35 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 57 38 47,50 17 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 aBc ebbDe DEaB dbEECAAbDCD ECEA B CEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2    C    a                                     

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik b     a Cc a                            

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 60

Edebiyat 24 11 10 46

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 0 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 1 1 2

Tarih-2 11 1 1 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SEYREKLİ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,495 222,770 17 50 104 104 336

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
197,962 219,540 20 70 133 133 476

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 5 6 3,50 15 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 13,50 34 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 61 31 53,20 19 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cB  ebCDe  E  Ce a          CEAC ECEE DE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2            DCeeBCEC BBa                       

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 38

Edebiyat 24 5 6 21

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 2 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 0 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 3 17

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 1 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAFER EFE ÖZDEMİR 625 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,820 222,770 28 94 167 167 488

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
135,278 201,820 12 62 141 141 515

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
161,493 219,540 24 91 179 179 628

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 7 4,25 11

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 45 22 39,50 14 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1         d B             aa       a DBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2            B                      A  d B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik aC  D    Ad          CeB      a         

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 15

Edebiyat 24 1 1 4

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 3 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 3 1 7

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 1 1 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CAMGÖZ 629 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,738 222,770 13 45 94 94 305

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
149,753 201,820 3 34 98 98 396

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
283,960 219,540 2 8 32 32 117

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 16,12 15,37 18,06

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 86 29 78,75 28 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a A a aDBA EeBCBCEECcdCDCDBdCEACaECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik      a  Cc     B      C                 

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 70

Edebiyat 24 14 6 58

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 5 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Limit ve Süreklilik 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AKGÜL 630 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,680 222,770 23 81 153 153 463

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
127,325 201,820 15 74 155 155 543

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
199,468 219,540 18 66 127 127 462

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 11 14,25 36

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 16,12 15,37 18,06

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 50 32 42,00 15 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAACEaCdCddEecBcC   AcaEdbba  d dcDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik  C ab    b                           E  

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 45

Edebiyat 24 12 9 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 4 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 1 6 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERENGÜL SEVGİ 728 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,280 222,770 16 48 101 101 333

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
142,958 201,820 5 44 119 119 447

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
216,725 219,540 16 56 109 109 385

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 7 8,25 34 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 7 5 5,75 14 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 75 37 65,75 23 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCec bE   BaED BDCb aeB EaebaCaeDbEDBEdC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2           cBCBaadDBcCB                        

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik C   D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 45

Edebiyat 24 10 7 42

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 0 40
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 3 7 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 7 5 15

Tarih-2 11 0 1 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERENITİKEN 697 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
138,246 201,820 9 54 130 130 488

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
138,777 219,540 29 115 215 215 730

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 43 23 37,20 13 54,27 52,31 73,68

Matematik      E  C       D D         dC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 1 13

Matematik-2 40 5 1 13

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AKKAYA 731 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,130 222,770 25 85 158 158 470

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
136,060 201,820 10 57 136 136 507

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
196,865 219,540 21 72 136 136 481

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 17 15,75 39

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 2 8 0,00 0 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 2 8 0,00 0 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 63 57 48,75 17 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cd  eaCDebDECBCBdb aA   eadb abCacCEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2            bdb dedaCdB                        

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik         CE                              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 40

Edebiyat 24 9 9 38

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 8 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 2 8 4

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 8 18

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SALBAŞ 732 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
274,218 222,770 4 14 33 33 111

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
240,343 219,540 9 30 72 72 265

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 21,50 54 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 80 27 73,25 26 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c      D  DEbBa CEdaAACD DdECEAC ECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EB CA edB c Ce B ECCeB aA CB  bCDeB  A A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 58

Edebiyat 24 10 5 42

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 1 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 8 41

Tarih-2 11 5 3 45

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 2 55

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 1 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZER 798 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
108,785 222,770 29 110 192 192 539

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
105,195 201,820 19 89 173 173 569

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
115,178 219,540 30 130 239 239 772

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 3 1 2,75 7

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 3 3 2,25 9 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 16,12 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 9 8 7,00 3 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bCcA  Eb                    a           

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik aC                                      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 8

Edebiyat 24 3 3 13

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 0 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KURT 670 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,950 222,770 12 44 91 91 294

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
135,465 201,820 11 60 139 139 513

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
225,678 219,540 13 42 92 92 334

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 9 9 6,75 17 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 74 45 62,75 22 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdbCEECBCBaEbdBDCbd   cd C ECEdbbdDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2  eB   ea  cB BCEdb eCB  C         bbA         

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik C   D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 53

Edebiyat 24 13 8 54

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 4 4 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 9 20

Tarih-2 11 1 4 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 0 17

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AĞCIK 671 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,305 222,770 6 25 51 51 176

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
132,553 201,820 14 65 146 146 528

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
234,265 219,540 10 37 81 81 292

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 14 3 13,25 33 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 76 34 67,45 24 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdeCEECBd bE deDC   A   BaAECcd CEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 D   C  C  EBaBd CDBDC             A e EB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik  C  D                                   

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 55

Edebiyat 24 11 6 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 5 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 3 30

Tarih-2 11 4 0 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 2 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR CİVİL 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,070 222,770 15 47 97 97 315

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
141,778 201,820 7 47 122 122 454

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
260,343 219,540 5 16 49 49 194

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 5 11,75 49 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 23,00 58 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 2 1 1,75 4 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 77 22 71,50 26 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c e  bC B  ECdCBCEECAdCDaDeaCEAC ECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2            D eB                               

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik         C              e b  C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 63

Edebiyat 24 13 5 54

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 0 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 2 1 4

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 1 18

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YAĞMUR TAŞ 769 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,508 222,770 21 78 148 148 453

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
201,528 219,540 17 65 125 125 452

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 6 17,50 44

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 16,12 15,37 18,06

Toplam: 280 50 26 43,50 16 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a  bBc a   EbB BC b AACeCD cCEbdBdCEEBcE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 45

Edebiyat 24 8 7 33

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 4 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YARGICI 772 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
337,923 222,770 1 1 4 4 15

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
158,630 201,820 2 25 76 76 344

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
300,728 219,540 1 4 19 19 77

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 25 6 23,50 59 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 117 24 111,00 40 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c A  DCDBdeECBCBdEECAACbd  ECEACBECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  CA CABB DCDB dECCcB  AeCB eCbDCBdAA A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik       B  E        D d  A b  Ca      D   

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 73

Edebiyat 24 16 5 67

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 1 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 25 6 54

Tarih-2 11 7 0 64

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 1 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 6 3 15

Matematik-2 40 6 3 15

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YAMA 678 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,498 222,770 8 37 74 74 245

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
126,408 201,820 16 75 156 156 546

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
217,713 219,540 15 55 108 108 381

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,25 41

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 13 11 10,25 26 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 69 47 57,25 20 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 aeAedDC Bd EbddBbE C  CbaDe CEACBECEEBDd

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 d  ee ee  DDC BBdEdC B  A   Ae    BEdecA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                 D   b    b              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 53

Edebiyat 24 9 10 38

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 2 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 2 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 11 28

Tarih-2 11 1 5 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 2 64

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA ÖZYURT JUNİER 809 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,458 222,770 9 38 75 75 246

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
153,120 219,540 27 99 195 195 664

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 6 11,50 29

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 4,25 11 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 21 14 17,50 44 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 63 29 55,75 20 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                         CadECEbC        

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 ddeCAdaeBBDDCeddecCCBB CAACBdBC   BdbA A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 13

Edebiyat 24 0 0 0

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 3 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 21 14 46

Tarih-2 11 5 6 45

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 0 83

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECLA DURUR 707 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,650 222,770 7 27 55 55 185

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
267,217 219,540 4 15 46 46 169

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 13 18 8,50 21 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 80 48 67,95 24 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAcCE CBCBCEcdBDCDd dBcEBeAcC BDCEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 e BeCcAbddEBCBdbdDcbCBeabe ABC    bbd         

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 16 6 67

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 7 2 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 18 28

Tarih-2 11 4 6 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 4 17

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY    KAK 930 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,760 222,770 26 86 159 159 472

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
141,416 201,820 8 48 123 123 460

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
164,872 219,540 23 87 174 174 616

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 5 11 2,25 9 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 5,50 14 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 2,31 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 57 41 46,70 17 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 aB aaDC c   b dcb Eac aD    Ca    CaE aE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2  d C   c B D cB d    B                        

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik   a                 A    D  CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri                                   A     

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 23

Edebiyat 24 5 11 21

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 2 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 1 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 5 4 11

Tarih-2 11 2 2 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ÇAKMAK 21 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,673 222,770 10 40 80 80 257

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
221,803 219,540 14 48 99 99 358

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 6 2 5,50 23 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 5 16,75 42 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 10 5 8,75 22 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 73 24 67,00 24 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAA b C     D    b     a CAaCEBDCEDBEdC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B C AC  cBC CEeDcaCd                        

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 5 45

Edebiyat 24 6 2 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 5 22

Tarih-2 11 4 1 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM İBLİK 747 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,300 222,770 24 83 156 156 466

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
159,487 219,540 25 93 182 182 635

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 8 6,00 15 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 1 1 0,75 13 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 51 34 42,45 15 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a A    DBde CB  bE   dCceDd             

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E               dEebB   A                D   e

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 8 20

Edebiyat 24 7 6 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 1 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 2 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 4 11

Tarih-2 11 1 0 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 3 18

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 1 1 17

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 1 0 100
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE ADAY 143 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
294,893 222,770 2 8 24 24 74

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
144,180 201,820 4 43 116 116 438

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
247,433 219,540 8 25 65 65 245

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 10 9 7,75 32 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 22 7 20,25 51 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 100 37 90,75 32 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 ca  ccC BA EbBaBbaEa ACDCDBECdACacCEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EB Cc   Bc DCDBBdECCcB bA CB BCC  B AdbA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik       a                A    b           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 58

Edebiyat 24 10 9 42

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 2 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 7 48

Tarih-2 11 4 2 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 1 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 0 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY OCAK 749 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,505 222,770 11 43 87 87 278

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
196,680 219,540 22 73 137 137 483

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 8 3 7,25 30 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 12 7 10,25 26 8,47 9,05 10,54

Toplam: 280 65 36 55,95 20 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAA E C a  E   D c    c Ba d   DeEcBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2  cB    C  EB cd CDc CBeDCbB    A      a       

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 38

Edebiyat 24 8 3 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 2 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 7 26

Tarih-2 11 3 1 27

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 3 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK DİLEK 715 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,298 222,770 19 56 121 121 387

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
120,373 201,820 17 82 165 165 558

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
229,510 219,540 12 41 87 87 316

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 47 16 43,00 15 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAA EECBa CEe  D      bEBaAECbeDCcDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2                                   A           

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 58

Edebiyat 24 11 3 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZZ Y 686 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,103 222,770 20 73 143 143 438

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
134,768 201,820 13 63 142 142 518

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
158,060 219,540 26 95 186 186 643

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 13 15,75 39

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 2 3 1,25 5 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 5,50 14 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 2,31 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 52 36 43,00 15 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c    a          C     Cc     a  a CdEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2  BCCc   Bc abba ecCd d a          BE A A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik   a            B    A        C      a   

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri                                   A     

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 18

Edebiyat 24 2 3 8

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 2 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 11 20

Tarih-2 11 4 2 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 8 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 1 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE YEŞİL 652 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 32 145 273 273 831

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 1 18 -3,50 -9

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 0 13,00 54 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 2 21,50 54 16,12 15,37 18,06

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 26 29 18,75 7 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1        DB DECBCBCE   ACD   cCEbCB  EEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Fen Bilimleri                                   A     

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 2 55

Edebiyat 24 13 0 54

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 2 40

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇETİNKAYA 616 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,728 222,770 3 13 32 32 107

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
167,575 201,820 1 20 63 63 308

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
283,003 219,540 3 10 34 34 122

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 32 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 7,87 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,77 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,48 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 16,12 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,89 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,91 3,29 3,47

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,84 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,68 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,12 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,03

Sosyal-2 40 17 9 14,75 37 8,47 9,05 10,54

Matematik-2 40 8 0 8,00 20 2,31 2,42 7,14

Toplam: 280 111 36 102,00 36 54,27 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAACE CBCdCEedBDCc e acEBCAaCd DbEDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2  BBdC dC  cBCddEeDBcCB    Bb C A aA A  B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik CCD D      D D      E  B                

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 63

Edebiyat 24 14 7 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 3 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 17 9 37

Tarih-2 11 4 3 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 1 17

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 8 0 20

Matematik-2 40 8 0 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP ÇAYA 656 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
259,490 222,770 5 21 46 46 141

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
120,490 201,820 9 81 164 164 557

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
253,978 219,540 3 17 52 52 212

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 5 8,75 22

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 1 14,75 61 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 26,00 65 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 1 3 0,25 4 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 15 8 13,00 33 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 67 28 60,00 21 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAbCEECBCBCED BD       EBCbECc DCdDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   Be   CCB BCBCadDBeCBe  bBdBC  b             

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik  C        c            B  d             

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 68

Edebiyat 24 15 1 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 8 33

Tarih-2 11 4 1 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 3 17

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSUN ÖZLFK 722 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 18 11 15,25 38 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 45 19 40,25 14 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdcaEECBCBCED B CDB   cEaCAECadDeEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B e eC  cBC CEaD  CdCDbCBdBCeAa AbAe B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 15 4 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 0 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 11 39

Tarih-2 11 2 3 18

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 2 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA PUNAR 761 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,880 222,770 15 90 163 163 481

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
125,080 201,820 7 77 159 159 549

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
139,410 219,540 22 113 212 212 726

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 3 17,25 43

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 2 1 1,75 7 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 8 10 5,50 14 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 40 19 35,25 13 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                      dCD          C     

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2    C            da C d aAbCB db D B Aebb      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                 D                       

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 8

Edebiyat 24 2 1 8

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 8 10 17

Tarih-2 11 1 0 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 2 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 1 2 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ ARSLAN 762 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 5 -1,25 -3

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 1 6 -0,50 -2 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 6 -0,50 -1 14,44 15,37 18,06

Toplam: 280 1 11 -1,75 -1 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 ab c dEbc                               

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 6 3

Edebiyat 24 1 6 4

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÜMÜŞ 691 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,285 222,770 19 98 172 172 495

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
164,617 219,540 16 88 175 175 617

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 3 0 3,00 13 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 9 0,75 2 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 49 35 40,20 14 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1                     A CDb  E   aB CE Bec

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2   aC c     a a de dC e aA                     

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 20

Edebiyat 24 3 0 13

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 2 20

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 3 9 7

Tarih-2 11 1 2 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 6 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES HAYDAN 673 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
328,985 222,770 1 2 7 7 26

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
147,270 201,820 2 37 104 104 410

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
312,163 219,540 1 1 14 14 52

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 23 11 20,25 51 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 111 41 100,75 36 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bBAedDCDBA ECBCBC ECAACDCD dCEACBECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  bA CABBbaCbcdCECCBB bAbCB BbCDeB AAcA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik d  a  B         D   b    D  CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 83

Edebiyat 24 19 3 79

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 0 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 1 80

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 11 50

Tarih-2 11 6 2 55

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 5 3 13

Matematik-2 40 5 3 13

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 2 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ETHEM MURAT 879 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,640 222,770 21 106 184 184 522

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
151,792 219,540 19 101 197 197 669

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 14,44 15,37 18,06

Toplam: 280 43 24 36,95 13 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bC                                 cBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 13

Edebiyat 24 1 1 4

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA BAŞ 698 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,530 222,770 20 100 174 174 501

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
113,538 201,820 10 84 168 168 564

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
153,220 219,540 18 98 194 194 663

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 5 4,75 12

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 4 6,00 25 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 3 4 2,00 5 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 26 14 22,50 8 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCeA    eCdCE    e   A      a     E   E 

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2            e    e B  d         Aa      B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik CC                                      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 23

Edebiyat 24 7 4 29

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0

Tarih-1 10 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 3 4 7

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE YILDIZ 634 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,645 222,770 12 69 136 136 429

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
141,800 201,820 4 46 121 121 453

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
222,963 219,540 8 46 97 97 349

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 0 22,00 55

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 14,44 15,37 18,06

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 1,48 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 57 13 53,75 19 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAAa ECB  e D  D b    c abAaCbBDCaDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik C   D    Ac   B            a     D      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri                                 A       

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 48

Edebiyat 24 9 4 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 0 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ALANTEPE 82 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,750 222,770 3 16 38 38 124

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
131,518 201,820 6 67 148 148 532

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
248,595 219,540 4 21 61 61 240

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 19 16 15,00 38 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 84 49 71,70 26 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAAaEECBCBCEe cD cc   cEBCAECbBD EDBEcb

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 e BdCbAC dEeC CEdDdeCeCDCbB BCc ddAbAedB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik                      C B    eb          

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 63

Edebiyat 24 13 6 54

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 19 16 41

Tarih-2 11 5 4 45

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 3 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ŞAL 737 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 9 16,75 42

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 16 7 14,25 36 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 62 24 56,00 20 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c   BDC B DECBCBCEEacdCDeDdaCEACaECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2            DC   dECb B aAeCBdBCCDCB eAbA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 15 4 63

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 0 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 7 35

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 2 45

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 672 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,270 222,770 10 63 130 130 415

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
172,945 219,540 14 79 162 162 591

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 2 6,50 27 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 2 8,50 21 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 53 20 48,00 17 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdA E C  Be D                       E C

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2        C      d  D             A  AbA  B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 2 23

Edebiyat 24 7 2 29

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 2 13

Tarih-2 11 1 0 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 1 9

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR MEMU K 688 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,393 222,770 9 35 69 69 226

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
202,383 219,540 11 64 124 124 448

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 10 20,50 51

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 1 2 0,50 8 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 15 9 12,75 32 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 68 34 59,50 21 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 aB      c eEb   b ECeACDaDdEC AC cdEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EB Cc   B  DCcBBdECCeB eAe   B    ab e A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                                 b       

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 43

Edebiyat 24 7 6 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 9 33

Tarih-2 11 4 1 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 2 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ABLAK 439 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,060 222,770 22 107 187 187 525

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
109,623 201,820 11 88 172 172 568

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
151,780 219,540 20 102 198 198 670

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 27 5,25 13

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 2 5,50 23 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 14,44 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 31 50 18,50 7 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c          E   BC E  dCD bddCabCB     D 

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik         d       a      A                

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 25

Edebiyat 24 6 2 25

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 0 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 5 30

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH GÜNAYDIN 743 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 8 9,00 23

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 1 4,75 20 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 14,44 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 27 16 23,00 8 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a          E      E  ACDaeaECEbCBaCEEBDd

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Matematik d               D                       

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 38

Edebiyat 24 5 1 21

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 5 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AYDEMİR 979 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 2 9,50 24

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 4 9,00 38 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 4 15,00 38 14,44 15,37 18,06

Toplam: 280 26 6 24,50 9 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a      D A EeBddC ECA CDC         CE BDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 4 40

Edebiyat 24 10 4 42

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 2 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 0 10

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN SUSAM 777 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,110 222,770 4 20 45 45 139

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
238,760 219,540 6 31 74 74 273

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 3 2,25 38 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 18 14 14,50 36 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 84 46 72,50 26 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdcCbECBCBCcedB CD cA cE aAECE    DBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2  B  e Ad  EBeedEdDB CdeDbCBeBCcAa ADeAdB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik a     e     c       a  B                

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 58

Edebiyat 24 13 8 54

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 5 1 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 14 39

Tarih-2 11 3 2 27

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 3 50

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA UÇAR 811 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,510 222,770 11 66 133 133 422

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
121,148 201,820 8 79 162 162 554

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
180,238 219,540 12 76 153 153 561

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 13 13,75 34

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 7 9 4,75 12 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 50 46 38,50 14 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bBea  C   D aB d    cACDbDeaCabeaECdEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 c  C   A  eDCc Bd aCa        B   e  be        

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik   b   B                  D              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 38

Edebiyat 24 7 6 29

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 7 30

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 7 9 15

Tarih-2 11 2 2 18

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 4 36

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR YÜKS L 646 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,500 222,770 18 97 171 171 493

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
131,815 201,820 5 66 147 147 531

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
168,078 219,540 15 85 170 170 604

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 9 21,75 54

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 7 3,25 14 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 48 26 41,50 15 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 D dc cEed B E      Be  caBa d    ab BEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2        C                                      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik C  aD     e   B                         

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 25

Edebiyat 24 5 7 21

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 1 4 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 1 0 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DALGALI 998 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,345 222,770 14 79 150 150 457

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
149,227 219,540 21 106 202 202 688

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 3 3 2,25 9 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 4 4,00 10 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 49 27 42,20 15 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 b          E B ebE                CdE   

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2            DC  BC eC   C                      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 4 13

Edebiyat 24 3 3 13

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 6 1 13

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 1 45

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SANCAKEVSER 770 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,195 222,770 6 24 50 50 161

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
152,490 201,820 1 30 90 90 378

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
248,033 219,540 5 24 64 64 244

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 1,48 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 94 37 84,75 30 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdACEbCBCBCEebBD bB   bEBCAEab  bE  EcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 b dd  bC   BCeaEd  ebBeDCbB BCeAa A AAEB      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Matematik d   D                  B                

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Fen Bilimleri                                 A       

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 55

Edebiyat 24 14 6 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50

Tarih-1 10 5 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 13 35

Tarih-2 11 1 4 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 5 36

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KESKİN 155 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,830 222,770 13 75 145 145 442

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
209,763 219,540 9 61 117 117 411

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 15 18,25 46

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 10 9 7,75 32 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 0 2 -0,50 -1 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 54 37 44,75 16 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a  eeb acAeE  CBCaECcACDdDe CEAadECEEBcE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 b d                                           

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 50

Edebiyat 24 10 9 42

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 0 2 0

Tarih-2 11 0 2 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞAHİN 682 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,080 222,770 8 30 62 62 203

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
238,260 219,540 7 32 75 75 274

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 14 15 10,25 26 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 0 5 -1,25 -3 1,48 2,42 7,14

Toplam: 280 73 52 60,00 21 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 Dd  BbCDB eECaCBCEcCAACDbDB CEbC a EEBDd

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 de CA CAa  Db  edbad c   eCB BdCDCBaAecA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik e                  cb    b   a          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 63

Edebiyat 24 16 5 67

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 2 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 0 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 14 15 30

Tarih-2 11 4 3 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 7 9

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 1 33

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 5 0

Matematik-2 40 0 5 0

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BATU 817 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
311,983 222,770 2 7 15 15 52

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
146,428 201,820 3 38 105 105 414

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
291,643 219,540 2 5 25 25 101

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 16 3 15,25 64 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 30,00 75 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 21 9 18,75 47 9,50 9,05 10,54

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 1,48 2,42 7,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,25 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 1,25 6,99 11,83

Toplam: 280 98 27 91,25 33 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 bBA dDC B D CBCeC ECAACDCDBdCEACBECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 Ed bAeCABBbaCbcdCECaBB CA C  B    BE ADA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik d               D           C           

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Fen Bilimleri                             d     A    E

Cevap Anahtarı B EEDEDAEDCCBBAAECBACBAECDCBEBBEBBDEACCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 78

Edebiyat 24 16 3 67

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 1 1 20
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 9 46

Tarih-2 11 6 4 55

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 5 55

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 0 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 0 50

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 1 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR ZEREY 626 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,988 222,770 17 96 169 169 490

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
173,953 219,540 13 78 161 161 586

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 3 8,25 21

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 11,75 29 14,44 15,37 18,06

Toplam: 280 29 5 27,75 10 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 D                         CAEC  DaEDBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 30

Edebiyat 24 1 0 4

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 1 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TAŞLI 900 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,915 222,770 7 26 54 54 183

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
204,210 219,540 10 63 122 122 439

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 18 9 15,75 39 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 80 36 71,00 25 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAc d Cd  bED         cb aAEC  DCcDBE C

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2   B    C dEBCBa dDac BCD CBdBCAAa Ac d B      

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 38

Edebiyat 24 6 5 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 9 39

Tarih-2 11 3 1 27

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 4 45

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE NUR ÖZTÜRK 719 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,265 222,770 16 91 164 164 484

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
158,768 219,540 17 94 184 184 639

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 27 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 4 7 2,25 9 7,52 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 3,11 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,81 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 9 4,75 12 14,44 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 1,82 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,95 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,51 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,69 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,03

Sosyal-2 40 5 9 2,75 7 9,50 9,05 10,54

Toplam: 280 56 40 46,00 16 48,49 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAc      ab   cad    Bc e  a     ED E  

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 cBd       c CceEdDab                 Aa       

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 9 18

Edebiyat 24 4 7 17

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0

Tarih-1 10 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 9 11

Tarih-2 11 1 3 9

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 5 27

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EYİ 657 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,920 222,770 13 57 123 123 389

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
130,483 201,820 7 71 152 152 538

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
235,992 219,540 8 34 77 77 283

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 6 20,50 51 17,32 15,37 18,06

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,72 2,42 7,14

Toplam: 280 61 28 53,95 19 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAA EECBa CEe  D      b BaAECbeDC DBEEC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 6 55

Edebiyat 24 11 3 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KAHRAMAN 403 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,140 222,770 18 84 157 157 469

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
131,272 219,540 20 124 228 228 755

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 0 2 -0,50 -2 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 47 28 39,95 14 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 ed                                E     

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 b d    C  E C    D DbB    a    A             B

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 3

Edebiyat 24 0 2 0

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 8 4 17

Tarih-2 11 2 2 18

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 1 36

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 1 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ŞAHİN 693 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,758 222,770 9 41 81 81 260

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
220,225 219,540 13 52 103 103 371

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Edebiyat 24 14 10 11,50 48 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 17,50 44 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 3 3 2,25 38 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 15 25 8,75 22 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 81 78 61,50 22 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cBeeebCacADEbBCBCaECcACDdDebbEAadbCEEBeE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 cBdaebCdBaeaCeaddaaCeBdbAdCBeBeaDCBaAecA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 55

Edebiyat 24 14 10 58

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 7 30

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 25 33

Tarih-2 11 3 8 27

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 8 27

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 1 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM YILDIZ 793 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,065 222,770 7 31 63 63 204

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
214,675 219,540 15 58 113 113 396

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 9 8,75 36 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 15 7 13,25 33 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 78 35 69,25 25 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DC ea ECBCaCEDdBaCcc b bd CbECEeD EcBEd 

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 DBddC eC BEBCcaEdD DC             AcAA        

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 48

Edebiyat 24 11 9 46

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 15 7 33

Tarih-2 11 6 3 55

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 3 55

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDINLIK 664 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
286,763 222,770 3 10 28 28 87

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
149,388 201,820 3 35 101 101 399

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
280,993 219,540 4 12 37 37 130

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 12 10 9,50 40 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 17 8 15,00 38 9,68 9,05 10,54

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 2,72 2,42 7,14

Toplam: 280 103 29 95,75 34 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 Da  ceaacbDECBaBCEEaAdCDCDBECEACBECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 cB CA  cBec CcBBCECC B bA         BEeAbA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                 D                       

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 70

Edebiyat 24 12 10 50

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 2 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 1 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 2 3 40
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 10 0 100

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 17 8 37

Tarih-2 11 4 4 36

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 1 73

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 1 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERMAN OPCİN 729 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,328 222,770 8 33 65 65 210

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
224,328 219,540 10 44 94 94 341

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 5 7,75 32 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 17,00 43 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 14 11 11,25 28 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 79 32 71,00 25 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 c A  b D  D CadBCEECc   C ddCEAC  CcEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 EB Cdb AB  DCcBdeaCCcd  A         BdAecA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 48

Edebiyat 24 9 5 38

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 0 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 11 30

Tarih-2 11 5 2 45

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 0 17

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 0 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PEKBÜYÜK 734 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,275 222,770 14 59 125 125 397

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
156,208 201,820 1 26 80 80 354

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
248,260 219,540 6 23 63 63 242

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 9,68 9,05 10,54

Matematik-2 40 7 0 7,00 18 2,72 2,42 7,14

Toplam: 280 79 31 71,25 25 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 cd  dcC  b ECdCBdEcaAdCDaDebCEAC ECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2                     d                         

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik       B        BD   A    D  CC          

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 53

Edebiyat 24 9 10 38

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 1 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 0 1 0

Tarih-2 11 0 0 0

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 7 0 18

Matematik-2 40 7 0 18

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM KOCAK 735 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,660 222,770 20 95 168 168 489

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
135,835 201,820 6 59 138 138 510

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
161,463 219,540 17 92 180 180 629

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 20,75 52

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 5 3,75 16 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 7,00 18 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 2 1 1,75 4 9,68 9,05 10,54

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,97 3,18

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,98 3,38

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,50 4,05 5,28

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 2,50 6,99 11,83

Toplam: 280 46 23 40,25 14 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCdbCE  d Bb e                  D deBEaC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2                               AAd             

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Fen Bilimleri                                 A      B

Cevap Anahtarı A AABBCCDEADEDEEEBCDCEABCABCEEADCCAEDBBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 23

Edebiyat 24 5 5 21

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 2 1 4

Tarih-2 11 0 0 0

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 0 5

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
KEPLER KANUNLARI 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Büyük patlama teorisini açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ORHAN 699 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,095 222,770 4 11 29 29 98

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
289,020 219,540 2 6 28 28 107

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 20 2 19,50 81 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 3 31,25 78 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 14 5 12,75 32 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 84 30 76,45 27 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAACEE BCBCEDABDCDd ABbEBCAE  B CEDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Sosyal-2 b B C  C BdBCBaECD  Ce  C         A Ae        

Cevap Anahtarı A DBBACAACCBEBCBCECDBDCBCDCCBABCAACBADAAEBCDEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 3 80

Edebiyat 24 20 2 83

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 5 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50

Tarih-1 10 7 0 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 5 30

Tarih-2 11 4 2 36

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 0 17

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKÇALI 801 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,010 222,770 12 51 107 107 345

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

SAY
155,841 201,820 2 27 81 81 355

Puanı Hesaplanan: 89 173 173 569

EA
283,765 219,540 3 9 33 33 119

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,73 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,22 41

TYT Matematik 40 5 4 4,53 11

TYT Fen 20 2 3 0,97 5

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 17,32 15,37 18,06

Matematik-2 40 14 3 13,25 33 2,72 2,42 7,14

Toplam: 280 79 34 70,45 25 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCAAaEEbBCBCEDdBDaba   cEBCAEC BDaEDBEcC

Cevap Anahtarı A DCAACEECBCBCEDABDCDBDABDEBCAECEBDCEDBEEC

Matematik dC  eD CAAdD DBE  C EC B         D      

Cevap Anahtarı A CCDCDDACAABDBDBEEBCBECCBECCDCACABDCBDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 68

Edebiyat 24 14 7 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 0 2 0

Tarih-1 10 8 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 14 3 35

Matematik-2 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 3 1 0 33
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAĞLA BURMA 638 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,895 222,770 6 29 60 60 201

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
235,705 219,540 9 36 79 79 285

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 9 19,75 49

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 16 20 11,00 28 9,68 9,05 10,54

Toplam: 280 73 50 60,50 22 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 ceAaeDCDBADEeadBbEEC ACDbDe CEAbBbCaEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 ddbC  add eDCDBdbECaBd bAedBddbCDCBdeAcA      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 63

Edebiyat 24 15 8 63

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 4 1 80
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 20 35

Tarih-2 11 1 7 9

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 0 1 0
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 3 33

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 0 1 0
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 4 Nolu Deneme 2. Oturum (365 Gün)(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TORAMAN 802 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,403 222,770 2 6 14 14 47

Puanı Hesaplanan: 110 192 192 539

EA
278,860 219,540 5 13 39 39 134

Puanı Hesaplanan: 132 242 242 775

Katılımlar: 21 145 273 273 831

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 8,86 7,62 9,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,19 3,63 4,21

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,28 4,12 4,31

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 17,32 15,37 18,06

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,09 1,93 2,35

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 3,43 3,29 3,47

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,24 1,25 1,53

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,19 1,07 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,62 1,48 1,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,03 0,03

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 9,68 9,05 10,54

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 2,72 2,42 7,14

Toplam: 280 102 36 93,00 33 61,55 52,31 73,68

Edebiyat-Sosyal-1 a   cDCaBdDECBCBCEECcACDdDabCEACBECEEBDE

Cevap Anahtarı B DBADBDCDBADECBCBCEECAACDCDBECEACBECEEBDE

Sosyal-2 E  CA C dBbDCb deEdCBB aAACB BC DeB AA A      

Cevap Anahtarı B EBCCAACABBDDCDBBCECCBBBCAACBABCCDCBEAADABDBEDC

Matematik                          e              

Cevap Anahtarı B ACDCCEBCCEBCBEEBDBDBAACADDCDCCBCEDBCDBAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 16 5 67

Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 0 50
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 5 3 2 60
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 8 48

Tarih-2 11 5 2 45

1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.1 1 0 100
1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar 2 1 1 50
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar 1 1 0 100
Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Önerme çeşitlerini sınıflandırır 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder 1 0 0 0
Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Belirli İntegral ve Uygulamaları 4 0 0 0
Türevin Uygulamaları 3 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Limit ve Süreklilik 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
