
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MALAY 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 24 4 23,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 72 23 66,25 323,010 2689

2 618 AKİF ALIŞ 12G 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 26 2 25,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 71 25 64,75 320,263 2793

3 904 TUĞBA BIYIKOĞL U 11A 34 3 33,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 19 3 18,25 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 65 11 62,25 307,330 3365

4 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 29 11 26,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 1 0 1,00 61 16 57,00 289,498 4365

5 620 ARDA CANBAZ 12F 32 5 30,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 5 14,75 60 17 55,75 285,680 4642

6 929 M SAİD AKTEPE 12G 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 6 11,50 1 1 0,75 60 21 54,75 280,353 4987

7 772 MEDİNE YARGICI 12D 33 4 32,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 57 9 54,75 277,298 5184

8 664 ENES AYDINLIK 12F 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 2 5,50 57 11 54,25 275,598 5329

9 856 BURAK KARABEKTAŞOĞLU 12G 32 8 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 2 8,50 56 13 52,75 272,588 5570

10 352 YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL 11B 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 14 5 12,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 17 51,75 271,868 5612

11 690 BURCU İKİZ 12G 32 4 31,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 0 9,00 54 8 52,00 270,410 5739

12 175 ZEYNEP YALIN 11D 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 56 14 52,50 270,233 5753

13 822 NEHİR İPEK 12C 31 7 29,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 56 17 51,75 270,115 5761

14 84 ECRİN DURU 11G 37 2 36,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 55 10 52,50 269,850 5790

15 803 İREM YILDIZ 12C 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 55 13 51,75 267,128 6006

16 700 HAZAL EMİK 12A 32 7 30,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 4 6,00 1 0 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 57 20 52,00 266,808 6026

17 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 55 19 50,25 265,500 6124

18 770 SANCAKEVSER 12E 31 7 29,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 53 13 49,75 261,945 6432

19 789 ATACAN 12B 27 11 24,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 1 14,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 54 23 48,25 261,860 6441

20 753 ZEYNEP OCAK 12F 33 6 31,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 53 13 49,75 261,063 6520

21 143 ŞERİFE ADAY 12D 32 8 30,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 5 2,75 2 1 1,75 54 16 50,00 260,050 6624

22 23 BERRE YILMAZ 11G 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 53 17 48,75 259,568 6677

23 834 SAMET TATLIŞŞ 11F 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 5 8,75 53 18 48,50 259,310 6701

24 854 ÖMER BIÇAKCI 11 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 53 19 48,25 258,868 6745

25 603 AYLİN GEGİN 11B 29 6 27,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 11 6 9,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 52 16 48,00 256,975 6942

26 825 HİLAL YILDIZ 12A 19 5 17,75 3 1 2,75 23 3 22,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 48 12 45,00 255,393 7105

27 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 27 9 24,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 12 4 11,00 51 17 46,75 254,990 7134

28 702 KADİR ALAN 12G 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 29 46,75 254,888 7140

29 202 KAAN ÇINAR KULAÇ 11D 28 6 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 50 14 46,50 252,490 7382
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

30 654 AZRA ATEŞLİ 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 3 0,25 52 21 46,75 252,378 7392

31 883 KARDELEN GÜLER 11C 29 10 26,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 50 15 46,25 251,968 7445

32 841 RANA UÇUN 11E 27 8 25,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 51 20 46,00 251,520 7492

33 853 HATİCEYAREN YAVUZ 11B 26 3 25,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 49 10 46,50 251,363 7507

34 754 BERAT ERGÜL 12A 28 10 25,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 7 7 5,25 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 55 32 47,00 250,715 7565

35 895 EMİR AK 11C 24 14 20,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 12 6 10,50 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 55 37 45,75 250,383 7598

36 636 HİLAL AYDIN 12A 29 9 26,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 53 29 45,75 249,720 7663

37 802 İREM TORAMAN 12F 29 9 26,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 19 46,25 249,575 7675

38 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 51 17 46,75 248,778 7752

39 818 YELİZ BIĞRIK 12G 32 5 30,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 7 3,25 50 15 46,25 248,745 7756

40 0 SUDE NUR ARITMA 12F 28 7 26,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 9 4 8,00 49 15 45,25 248,420 7781

41 157 EDANUR GÖÇER 11D 30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 50 15 46,25 248,195 7805

42 919 HAYRUNNİSA BOLAT 11A 30 9 27,75 17 4 16,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 247,278 7907

43 118 ALİ EROĞLU 11D 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 6 8,50 50 23 44,25 245,715 8085

44 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 15 10 12,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 51 30 43,50 244,765 8190

45 775 MİR*Y TOPUZ 12B 23 12 20,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 49 18 44,50 244,645 8205

46 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 9 0 9,00 48 17 43,75 244,215 8256

47 738 İLKNUR CİVİL 12D 33 7 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 48 11 45,25 243,410 8351

48 683 SUDE Ş 12B 29 8 27,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 49 21 43,75 242,868 8415

49 673 ENES HAYDAN 12E 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 0 1 -0,25 50 23 44,25 242,735 8434

50 80 11F 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 4 3,00 48 15 44,25 242,435 8465

51 815 SUDENAZ GENÇ 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 47 18 42,50 241,640 8549

52 808 USTA MERVE 12C 31 8 29,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 48 15 44,25 241,433 8574

53 799 GÖZDE NUR 12A 22 5 20,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 13 4 12,00 1 1 0,75 46 15 42,25 241,095 8622

54 763 EKİN Y 12B 26 8 24,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 14 4 13,00 46 16 42,00 240,900 8645

55 604 CANSEL PELİT 11D 33 6 31,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 5 3,75 48 18 43,50 240,160 8722

56 926 ÖZGÜR KIZILCA 12A 21 9 18,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 11 5 9,75 2 1 1,75 3 1 2,75 47 18 42,50 239,688 8779

57 820 BENGÜ SEY EKLİ 12 32 6 30,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 46 11 43,25 238,288 8936

58 900 YUSUF TAŞLI BJK 12E 24 14 20,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 47 19 42,25 237,328 9056
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

59 859 CANSU AY 11D 33 7 31,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 47 16 43,00 237,308 9060

60 813 SILA KUL 12C 28 8 26,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 6 2 5,50 46 16 42,00 236,600 9140

61 675 KEVSER KAYA 12B 25 5 23,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 8 9,00 45 15 41,25 236,265 9181

62 729 ERMAN OPCİN 12F 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 46 13 42,75 235,903 9223

63 522 SUDENAS BERÇİN 12C 31 7 29,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 45 12 42,00 235,458 9275

64 705 DİLEK BAYLAN 12B 23 13 19,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 12 5 10,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 48 28 41,00 235,453 9278

65 354 SUDENAZ TUNÇ 11G 33 4 32,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 22 41,50 234,975 9334

66 891 SUDE NUR GÜLER 11G 28 12 25,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 5 6,75 47 23 41,25 234,943 9341

67 15 KAAN AY 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 7 6 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 49 30 41,50 234,815 9359

68 828 FEYZA ŞAHİN 11E 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 3 7,25 45 16 41,00 234,645 9378

69 774 MERT SAYILIR 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 46 16 42,00 234,603 9387

70 593 EMİR KAĞAN DİKBAŞ 11E 20 7 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 7 8,25 45 17 40,75 234,515 9397

71 122 MERTEFESÖNMEZ 11A 23 14 19,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 13 8 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 50 40 40,00 233,515 9525

72 18 BEYZANUR ÖZDEMİR 11F 30 8 28,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 46 17 41,75 232,688 9626

73 56 ÖYKÜ YILDIRIM 11D 32 3 31,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 14 41,50 232,633 9633

74 267 ERDOĞAN KON 11B 23 6 21,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 6 7,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 47 26 40,50 232,500 9650

75 21 OZAN ÇAKMAK 12D 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 14 41,50 231,493 9766

76 786 MERT YILDIZ 11B 25 12 22,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 5 5,75 46 23 40,25 231,323 9786

77 602 AYLİN YAR 11G 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 45 16 41,00 230,608 9875

78 793 ECEM YILDIZ 12F 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 44 14 40,50 228,885 10086

79 987 MERYEM TAMER 12C 24 7 22,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 13 39,75 228,445 10145

80 804 İREMSU KİLİM 12G 31 6 29,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 43 10 40,50 228,390 10151

81 4 CERENNUR MEMİŞ 11G 27 11 24,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 17 39,75 227,645 10242

82 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 3 11,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 12 37,00 227,378 10269

83 138 SUDENAZ GÜNEŞ 11C 28 6 26,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 227,220 10296

84 482 YUNUS EMRE GÜLER 11G 31 8 29,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 43 13 39,75 226,428 10401

85 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 2 6,50 44 22 38,50 226,125 10439

86 720 ARDA ÇAKIL 12C 22 8 20,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 43 20 38,00 225,880 10464

87 632 F TORGAN 12G 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 45 24 39,00 225,845 10469
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

88 849 HAYAT RANA DEMİREL 11G 29 11 26,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 44 21 38,75 225,455 10512

89 650 UMUTHAN BAŞTÜRK 12G 25 6 23,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 41 9 38,75 225,173 10551

90 612 ÇINAR ÜLGEN 11B 29 9 26,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 19 38,25 224,945 10580

91 817 YASİN BATU 12E 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 42 12 39,00 224,820 10604

92 779 RABİA TÜRE 12G 28 6 26,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 41 11 38,25 224,538 10633

93 319 ECE ÇEL İK 11E 23 11 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 9 8,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 46 35 37,25 223,670 10745

94 362 ŞEVVAL SARI 11F 26 12 23,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 43 19 38,25 223,453 10771

95 872 ASLI SENA TOK 11G 32 6 30,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 42 14 38,50 223,040 10827

96 842 ŞULE ÇANKA 11B 29 3 28,25 4 1 3,75 7 5 5,75 40 9 37,75 222,985 10840

97 950 NUMAN KAŞALTI 11D 30 9 27,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 43 17 38,75 222,860 10863

98 894 KAAN KARA 11G 31 9 28,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 43 18 38,50 222,288 10925

99 623 NUR PIDIKCI 12C 26 6 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 41 12 38,00 222,155 10942

100 833 KEVSER 12B 30 7 28,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 2 0 2,00 41 12 38,00 221,968 10964

101 889 DOĞUKAN EDİŞ 11G 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 43 21 37,75 220,245 11161

102 677 MERVE BAŞDEMİR 12C 29 4 28,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 40 10 37,50 220,095 11185

103 870 BERRA ÖZYURT 11F 26 12 23,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 42 21 36,75 219,478 11261

104 710 SEÇİL 12E 27 8 25,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 4 1,00 41 15 37,25 218,883 11319

105 731 EYLÜL AKKAYA 12D 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 14 5 12,75 43 32 35,00 218,703 11347

106 777 NAZLICAN SUSAM 12E 28 9 25,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 6 0,50 42 19 37,25 218,565 11356

107 806 MEDİNE DEMİR 12A 23 13 19,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 43 26 36,50 218,558 11360

108 839 NAZLI AYNACI 11G 29 9 26,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 42 21 36,75 218,310 11385

109 736 İKRA TOPCU 12G 26 12 23,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 17 36,75 217,868 11428

110 103 SUDENAZ DAĞDELEN 12C 20 10 17,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 40 18 35,50 217,560 11470

111 787 YİĞİT DUVAN 12C 25 10 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 217,090 11519

112 114 CEYHUN MUSLU 11D 26 6 24,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 5 0,75 40 14 36,50 216,360 11609

113 670 HİLAL 12D 29 9 26,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 42 22 36,50 216,248 11618

114 568 UMUT BERK SAYDERE 11B 25 11 22,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 4 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 41 18 36,50 216,123 11631

115 886 SAMET MUTLU 11C 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 23 36,25 215,283 11729

116 809 MİRZA ÖZYURT 12D 13 6 11,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 12 3 11,25 37 12 34,00 214,865 11798
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

117 55 ECEM EFE 11D 27 7 25,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 9 2,75 41 22 35,50 214,233 11892

118 782 ŞEYMA GERİŞ 12C 27 11 24,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 22 35,50 214,073 11915

119 701 HİLAL ÖZEN 12B 22 10 19,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 40 21 34,75 213,723 11947

120 860 SİNEM ÖZÇELİK 11C 25 8 23,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 40 20 35,00 213,230 12012

121 739 İPEKSU ALTUNCAN 12G 27 9 24,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 15 35,25 212,545 12084

122 0 EYLÜL D 12B 27 11 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 39 17 34,75 211,875 12168

123 674 KE RM TOPUZ 12G 27 5 25,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 37 7 35,25 211,865 12169

124 693 EBRU ŞAHİN 12F 27 13 23,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 44 35 35,25 211,825 12179

125 141 HALİT ALTAYLI 11A 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 23 35,25 211,805 12182

126 405 HAYAT ÇULLU 11C 26 10 23,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 2 3,50 39 18 34,50 211,530 12212

127 901 ZARİFE KESKİN 11G 29 8 27,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 38 12 35,00 211,000 12277

128 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 23 8 21,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 39 17 34,75 210,988 12281

129 54 GÖKAY ÖZGEN 11D 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 8 6,00 42 33 33,75 210,748 12313

130 913 NİSA NUR AYKAN 11G 27 10 24,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 39 20 34,00 210,435 12341

131 711 SEVDE SÜREN 12F 25 6 23,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 37 9 34,75 210,373 12350

132 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 26 8 24,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 38 13 34,75 210,348 12355

133 855 SERHAT ABU 11C 27 6 25,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 38 15 34,25 210,068 12390

134 759 HAMZA CAM 12C 25 10 22,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 4 5,00 39 21 33,75 210,013 12396

135 912 ELİF ALIŞIK 11F 27 7 25,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 38 15 34,25 209,800 12422

136 600 ESER DAĞKÖY 11A 19 15 15,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 41 27 34,25 209,530 12471

137 0 NAZZZ 12F 25 10 22,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 38 17 33,75 209,173 12514

138 684 SUDE YAZICI 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 21 33,75 208,745 12571

139 669 MUSA ŞENDUR 11E 26 12 23,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 38 17 33,75 208,028 12652

140 106 BURÇİN OKURGAN 11F 29 10 26,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 5 1,75 40 25 33,75 207,993 12656

141 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 20 13 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 40 28 33,00 207,893 12679

142 672 İREM 12E 28 8 26,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 38 16 34,00 207,840 12685

143 662 EDANUR VAN 12G 24 15 20,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 39 23 33,25 207,820 12686

144 721 ARDA HAYDAN 12D 24 16 20,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 39 21 33,75 207,758 12694

145 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 25 7 23,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 4 1,00 38 17 33,75 207,735 12697

                                              5 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

146 887 BEYZA GÜL BELEN 11F 24 5 22,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 1 4,75 36 12 33,00 207,453 12739

147 866 EFE AKYÜZ 11A 15 8 13,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 36 15 32,25 206,653 12839

148 868 YAĞMUR AYDIN 11E 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 38 18 33,50 206,428 12874

149 410 FATMA NİDA GENÇ 11 29 8 27,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 18 33,50 205,975 12931

150 614 ÖMER SAİT GÜVENKAYA 11G 23 13 19,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 39 24 33,00 205,223 13020

151 688 KADİR MEMÜK 12E 23 10 20,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 36 14 32,50 204,840 13070

152 115 BUSE KARARMIŞ 11F 25 15 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 41 32 33,00 204,238 13149

153 925 MUSAFA BIÇAK 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 21 32,75 204,068 13167

154 795 BUKET CEZAN 11G 26 13 22,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 38 22 32,50 203,468 13236

155 758 SUDE NAZ AYDOĞAN 11A 27 9 24,75 9 7 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 19 31,25 203,345 13254

156 601 EMRULLAH ERKOÇ 11C 22 16 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 38 26 31,50 202,315 13410

157 750 CEYLİN CAN 11E 25 11 22,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 37 22 31,50 201,963 13448

158 634 GAMZE YILDIZ 12E 22 0 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 32 2 31,50 201,135 13551

159 846 M BAHŞİ 11A 17 18 12,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 7 4 6,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 39 33 30,75 200,883 13574

160 44 ELİF BAŞEGEN 11F 25 7 23,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 35 13 31,75 200,825 13585

161 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 6 7 4,25 1 0 1,00 2 2 1,50 22 4 21,00 31 13 27,75 200,625 13611

162 113 ARDA İKİZOĞLU 11B 24 9 21,75 9 3 8,25 33 12 30,00 199,833 13697

163 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 24 9 21,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 34 12 31,00 198,843 13811

164 606 ZEYNEP MUTLU 11F 25 8 23,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 17 30,75 197,768 13940

165 452 YUSUF SALİH GÜNEŞ 11B 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 12 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 34 22 28,50 196,265 14118

166 401 HÜMEYRA  VEGİLİ 11E 21 12 18,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 6 11 3,25 36 27 29,25 194,813 14296

167 968 MEDİNE KIRANLI 12C 20 13 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 34 20 29,00 194,213 14370

168 678 MERYEM YAMA 12D 19 11 16,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 194,205 14372

169 735 GİZEM KOCAK 12F 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 33 14 29,50 194,078 14388

170 0 NEHİR BOZ 11G 25 14 21,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 22 29,50 194,040 14396

171 845 EBRU TORA 11E 24 9 21,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 35 21 29,75 193,990 14399

172 117 KAAN DURU 11D 19 10 16,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 34 19 29,25 193,978 14400

173 597 BERKAN AYDIN 11F 21 12 18,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 34 21 28,75 193,908 14406

174 936 ENDER ARMA 11A 19 1 18,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 6 4,50 31 9 28,75 193,870 14409
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

175 790 TUĞÇE BOZKURT 11A 21 12 18,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 10 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 36 27 29,25 193,763 14416

176 911 AHMED YASİN AH 11A 18 6 16,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 9 2,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 36 27 29,25 193,558 14454

177 613 ÖZCAN BULAT 11E 21 16 17,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 36 30 28,50 193,365 14470

178 10 TAHA ARSLAN 11C 17 11 14,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 6 6 4,50 34 22 28,50 193,293 14477

179 155 SEMİH KESKİN 12E 22 15 18,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 34 21 28,75 192,495 14554

180 630 EFE AKGÜL 12D 17 11 14,25 13 2 12,50 30 13 26,75 192,155 14586

181 838 YASİN HANCI 11E 23 12 20,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 35 25 28,75 191,148 14694

182 773 ELA ARA 11F 24 14 20,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 2 0,50 37 32 29,00 191,085 14702

183 778 NESRİN AK 12F 12 11 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 14 7 12,25 31 19 26,25 190,660 14745

184 908 KAAN ÖZEL 11F 18 10 15,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 1 6,75 31 15 27,25 190,478 14762

185 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 19 6 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 14 28,50 190,470 14766

186 686 YAVUZZ Y 12D 19 13 15,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 32 17 27,75 190,390 14779

187 723 CESUR CCC 12B 19 12 16,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 32 17 27,75 190,238 14801

188 857 MUSTAFA HASDEMİR 11B 22 16 18,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 189,718 14855

189 682 SILA ŞAHİN 12E 23 15 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 23 28,25 189,160 14905

190 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 18 14 14,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 27 27,25 189,058 14915

191 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 22 9 19,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 32 17 27,75 188,930 14935

192 635 BUSE SUNDAK 11D 24 8 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 16 28,00 188,850 14949

193 411 AYLİN BAŞTAŞ 11A 23 7 21,25 6 2 5,50 29 9 26,75 187,885 15049

194 755 ATALAY ÇÖRTÜK 12A 15 6 13,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 33 25 26,75 187,573 15087

195 649 SENA Ç İ E 12C 24 14 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 34 26 27,50 187,320 15112

196 32 ALPEREN TEPELİ 11C 18 11 15,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 32 19 27,25 186,850 15159

197 741 MELİSA BIÇAK 11C 18 16 14,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 33 22 27,50 186,595 15186

198 380 NAZ GÜMÜŞ   23 11 20,25 8 14 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 33 26 26,50 186,083 15235

199 840 EGE KAYA 11G 21 8 19,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 31 16 27,00 186,000 15241

200 761 BÜŞRA PUNAR 12E 18 3 17,25 1 1 0,75 3 1 2,75 6 3 5,25 28 8 26,00 185,538 15293

201 162 ELANUR YENER 11A 20 8 18,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 29 11 26,25 185,463 15299

202 921 GÖZDE İŞCİ 11D 21 12 18,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 30 15 26,25 185,323 15312

203 751 YAREN ATMACA 12A 7 6 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 10 4 9,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 31 24 25,00 184,805 15360
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

204 215 BULU EREN 12C 18 15 14,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 3 4,25 31 22 25,50 183,523 15469

205 99 FURKAN KARAGÖL 11D 16 8 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 29 11 26,25 183,423 15486

206 661 DİLARA KENDİR 12E 23 16 19,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 33 27 26,25 182,753 15555

207 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 20 15 16,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 31 21 25,75 181,845 15633

208 7 YASEMİN SOY 11D 19 15 15,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 181,200 15699

209 744 MERVE YAVAŞ 12C 20 6 18,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 28 11 25,25 181,108 15706

210 659 AZRA KURU 12D 21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 31 23 25,25 180,190 15780

211 916 EMİR ÖZLEME 11B 21 12 18,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 1 0 1,00 31 25 24,75 179,808 15813

212 760 BUĞRA KIR 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 5 5,75 4 1 3,75 1 2 0,50 28 17 23,75 177,893 15983

213 107 SEÇİL KÜÇÜKER 11A 16 8 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 9 2,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 33 36 24,00 177,530 16012

214 850 EGE GÜNEŞ 11B 15 10 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 27 23,25 176,948 16063

215 85 EMRE GÜNEY 11F 27 11 24,25 27 11 24,25 176,630 16087

216 874 ELİF YAKAN 11F 19 4 18,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 2 3,50 25 6 23,50 176,495 16101

217 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 21 9 18,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 27 15 23,25 176,425 16109

218 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 22 15 18,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 29 20 24,00 176,128 16141

219 546 AZRA KAYA 11B 16 4 15,00 5 0 5,00 6 8 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 29 24 23,00 175,600 16191

220 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 23 17 18,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 31 29 23,75 174,880 16246

221 742 ERSU 12D 16 13 12,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 30 22,50 173,688 16355

222 898 YUSUF KAAN SARILMIŞ 11C 19 9 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 7 3,25 27 18 22,50 173,208 16390

223 843 ELA YILDIZ 11C 14 8 12,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 6 8 4,00 28 23 22,25 173,063 16402

224 663 EFE CAN TRZ 12B 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 3 10,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 26 20 21,00 172,940 16414

225 176 DİLAN UYLASI 11D 19 19 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 32 36 23,00 172,768 16421

226 208 MERVE DURAN 11B 13 5 11,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 14 21,50 172,278 16459

227 780 SILA TEKYILDIZ 12G 18 12 15,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 27 18 22,50 171,755 16500

228 771 MEDİNE BİLGİ 12F 17 7 15,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 26 14 22,50 171,743 16501

229 752 ZERDA UTAŞ 12F 15 8 13,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 12 22,00 171,510 16529

230 679 YASİN NAR 12B 15 11 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 28 24 22,00 169,588 16673

231 867 NECATİ GÜNAYDIN 11B 22 15 18,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 7 1,25 1 2 0,50 30 34 21,50 168,663 16765

232 609 BURAK SEMİH ASMA 11D 20 19 15,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 20 0,00 2 5 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 37 61 21,75 168,635 16767
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

233 53 BEDİRHAN YAYKIN 11F 18 4 17,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 24 10 21,50 168,585 16772

234 0 YAKUP TEPELİ       J 11C 24 14 20,50 1 0 1,00 25 14 21,50 168,550 16774

235 876 ALİ GÜLER 11E 17 23 11,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 31 40 21,00 168,458 16778

236 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 17 13 13,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 4 3,00 27 24 21,00 168,403 16784

237 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 14 6 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 24 10 21,50 168,390 16785

238 0 EREN İSTER 12C 15 7 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 10 21,50 168,353 16787

239 885 ZEYNEP ÖZER 11F 18 12 15,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 30 21,50 168,335 16788

240 873 YİĞİT TİKEN 11F 17 12 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 25 14 21,50 168,315 16790

241 715 UFUK DİLEK 12D 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 22 9 19,75 167,878 16828

242 907 CEYLİN YILMAZ 11B 15 18 10,50 1 1 0,75 10 6 8,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 29 37 19,75 167,633 16843

243 905 MELEK MEŞE 11F 24 11 21,25 24 11 21,25 167,150 16880

244 640 SILA AYDIN 11C 17 10 14,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 12 2,00 28 29 20,75 167,003 16890

245 794 ZÜHRE UY ASI 12B 16 12 13,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 20 21,00 166,130 16942

246 785 UMUTCAN KAZEL 12E 12 8 10,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 23 10 20,50 165,305 17005

247 637 ILGAZ BÖLÜKBAŞ 12G 11 5 9,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 2 5,50 22 10 19,50 165,188 17013

248 108 İLKER OCAK 11B 9 11 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 23 18 18,50 165,163 17015

249 811 NİSA NUR UÇAR 12E 17 13 13,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 26 22 20,50 164,978 17033

250 656 ALP ÇAYA 12E 10 5 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 23 14 19,50 164,538 17068

251 339 ULUS 11E 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 13 7 11,25 20 8 18,00 164,080 17111

252 865 KÜBRA KIZILOT 11C 20 17 15,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 28 32 20,00 163,553 17145

253 409 YAREN DÜZGÜN 11F 16 7 14,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 23 13 19,75 162,825 17204

254 836 SÜMEYYE BOY 11G 15 15 11,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 26 19,50 162,383 17243

255 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 16 11 13,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 23 15 19,25 161,130 17336

256 807 DİLARA BAKANGÖZ 11D 16 10 13,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 22 12 19,00 160,735 17359

257 22 YAVUZ SELİM 12C 5 7 3,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 5 4,75 4 1 3,75 1 2 0,50 23 18 18,50 160,693 17362

258 997 ENES DİLDEN 12C 19 17 14,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 159,380 17431

259 906 ARAS ADEM KISACIK 11F 20 5 18,75 20 5 18,75 159,250 17436

260 605 BÜŞRA ŞİMŞEK 11B 15 10 12,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 19 18,25 158,728 17473

261 880 EREN AĞIR 11C 20 6 18,50 20 6 18,50 158,460 17490
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

262 563 FATMA ER 12C 13 19 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 24 27 17,25 155,800 17648

263 718 YİĞİT GÜNEYSU 12D 14 7 12,25 3 1 2,75 3 2 2,50 20 10 17,50 155,563 17670

264 800 ŞEVVAL GÜNDÜZ 11E 14 12 11,00 1 0 1,00 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 22 19 17,25 155,383 17682

265 897 İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 11A 8 6 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 21 17 16,75 154,353 17751

266 871 YASİN AYDUVAN 11F 18 4 17,00 18 4 17,00 153,720 17785

267 596 EREN ÇALIŞKAN 11A 9 7 7,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 5 5,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 21 15,75 153,555 17801

268 737 İLAYDA ŞAL 12E 19 9 16,75 19 9 16,75 152,930 17834

269 120 HAZEL KANCAN 11C 6 12 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 9 7 7,25 21 23 15,25 152,863 17838

270 832 YUSUF BAŞODA 11A 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 1 7,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 19 14 15,50 152,345 17874

271 626 YASİR ZEREY 12E 9 3 8,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 17 4 16,00 150,948 17962

272 255 ZÜLAL AYNACI 11C 10 20 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 3 9,25 21 27 14,25 150,673 17989

273 109 ARDA GÖL 11C 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 18 10 15,50 150,223 18010

274 768 İLKER ŞAHİN 12C 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 18 11 15,25 149,863 18036

275 696 ERDEM 12F 13 12 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 19 15,25 149,643 18051

276 121 EZEL KANCAN 11D 13 13 9,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 16 15,00 148,503 18118

277 0 TÜLİN ÇAKMAK 12E 11 5 9,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 8 15,00 148,223 18137

278 831 MELEK KULAKSIZ 11E 7 7 5,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 18 14,50 148,033 18149

279 708 NUH ECİM 12B 12 13 8,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 4 0,00 20 21 14,75 148,030 18150

280 0 İSMİNAZ AYDIN 11C 11 11 8,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 19 17 14,75 146,795 18207

281 716 UYGAR ARSLAN 12A 18 16 14,00 5 8 3,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 23 36 14,00 146,760 18210

282 869 SUDE ALANLI 11E 18 15 14,25 18 15 14,25 145,030 18297

283 97 BERİN DİNLEMEK 11B 16 11 13,25 1 1 0,75 17 12 14,00 144,068 18356

284 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 12 17 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 20 26 13,50 142,948 18408

285 87 YİĞİT SEZER 11C 4 4 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 15 8 13,00 141,580 18462

286 86 DİDEM KOCA 12C 10 12 7,00 3 2 2,50 3 0 3,00 16 14 12,50 141,455 18465

287 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 14 6 12,50 139,660 18564

288 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 5 4 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 14 8 12,00 138,880 18607

289 730 ARDA KAYALIK 12D 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 8 6 6,50 13 9 10,75 138,148 18631

290 757 ÖZGÖLLER   10 10 7,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 12 -2,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 22 38 12,50 138,140 18635
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

291 814 SUDENAZ CÜSÜM 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 10 11,50 136,653 18691

292 680 OSMAN CAN ALAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 6 4 5,00 12 6 10,50 136,505 18705

293 698 FUNDA BAŞ 12E 6 5 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 12 5 10,75 134,830 18764

294 655 12G 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 133,028 18823

295 439 KEREM ABLAK 12E 12 27 5,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 20 41 9,75 131,875 18872

296 125 EFE KUL 11F 10 1 9,75 10 1 9,75 130,810 18921

297 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 13 23 7,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 19 38 9,50 130,203 18941

298 979 MERT AYDEMİR 12E 10 2 9,50 10 2 9,50 130,020 18947

299 875 AHMET TUNÇ 11E 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 18 9,50 129,955 18959

300 725 EMRE AKINCI 12B 7 12 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 13 17 8,75 128,938 19002

301 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 11 8 9,00 11 8 9,00 128,440 19017

302 903 YASEMİN ERGÜL 11D 13 18 8,50 13 18 8,50 126,860 19095

303 829 OĞUZ KAAN NİKSARLI 11C 11 22 5,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 17 36 8,00 125,405 19148

304 890 ECE TORGAN 11C 6 8 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 10 12 7,00 122,270 19255

305 877 YUNUS KAYIKCIOĞLU 11E 7 33 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 17 42 6,50 121,208 19298

306 611 AMANTUR NURUEV 12G 6 2 5,50 6 2 5,50 120,735 19312

307 924 MUHAMMET ŞAHİN 11D 6 20 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 16 1,00 18 48 6,00 119,770 19354

308 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 13 27 6,25 13 27 6,25 119,750 19356

309 756 ÖMER HANİKAZ 11C 6 3 5,25 2 1 1,75 3 1 2,75 0 10 -2,50 0 3 -0,75 11 18 6,50 119,413 19373

310 888 SEMİH ABLAK 11E 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 7 9 4,75 117,660 19419

311 660 CANER KURT 12E 6 3 5,25 6 3 5,25 116,590 19452

312 918 MİNEL ÖZER 11E 12 23 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 15 40 5,00 115,738 19487

313 706 MUSA 12 6 5 4,75 6 5 4,75 115,010 19505

314 798 FURKAN ÖZER 12D 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 113,505 19549

315 52 SİNAN TOZUN 11G 12 28 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 15 45 3,75 111,788 19611

316 781 NURR 12F 3 2 2,50 3 2 2,50 107,900 19748

317 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 6 21 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 8 32 0,00 99,963 19988

318 16 YILDI Z 11E 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 7 12,25

319 816 12B 1 1 0,75 1 1 0,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

KATILIMLAR

320 746 TAYAR  OSAN 12A 0 0 0,00

321 722 AYSUN ÖZLEK 12E 0 0 0,00

322 607 ABDULLAH ÖZTÜK 12D 0 0 0,00

323 812 POLAT CAKIR 12F 6 24 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 8 35 -0,75

324 762 CENGİZ ARSLAN 12E 0 5 -1,25 0 5 -1,25

325 0 YUNUS EMRE YEŞİL   1 18 -3,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 27 -3,75
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF:   

KATILIMLAR

1 380 NAZ GÜMÜŞ   23 11 20,25 8 14 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 33 26 26,50 186,083 15235

2 757 ÖZGÖLLER   10 10 7,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 12 -2,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 22 38 12,50 138,140 18635

3 0 YUNUS EMRE YEŞİL   1 18 -3,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 27 -3,75
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 854 ÖMER BIÇAKCI 11 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 53 19 48,25 258,868 6745

2 410 FATMA NİDA GENÇ 11 29 8 27,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 18 33,50 205,975 12931
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 904 TUĞBA BIYIKOĞL U 11A 34 3 33,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 19 3 18,25 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 65 11 62,25 307,330 3365

2 919 HAYRUNNİSA BOLAT 11A 30 9 27,75 17 4 16,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 247,278 7907

3 122 MERTEFESÖNMEZ 11A 23 14 19,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 13 8 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 50 40 40,00 233,515 9525

4 141 HALİT ALTAYLI 11A 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 23 35,25 211,805 12182

5 600 ESER DAĞKÖY 11A 19 15 15,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 41 27 34,25 209,530 12471

6 866 EFE AKYÜZ 11A 15 8 13,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 36 15 32,25 206,653 12839

7 758 SUDE NAZ AYDOĞAN 11A 27 9 24,75 9 7 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 19 31,25 203,345 13254

8 846 M BAHŞİ 11A 17 18 12,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 7 4 6,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 39 33 30,75 200,883 13574

9 936 ENDER ARMA 11A 19 1 18,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 6 4,50 31 9 28,75 193,870 14409

10 790 TUĞÇE BOZKURT 11A 21 12 18,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 10 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 36 27 29,25 193,763 14416

11 911 AHMED YASİN AH 11A 18 6 16,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 9 2,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 36 27 29,25 193,558 14454

12 411 AYLİN BAŞTAŞ 11A 23 7 21,25 6 2 5,50 29 9 26,75 187,885 15049

13 162 ELANUR YENER 11A 20 8 18,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 29 11 26,25 185,463 15299

14 107 SEÇİL KÜÇÜKER 11A 16 8 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 9 2,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 33 36 24,00 177,530 16012

15 897 İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 11A 8 6 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 21 17 16,75 154,353 17751

16 596 EREN ÇALIŞKAN 11A 9 7 7,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 5 5,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 21 15,75 153,555 17801

17 832 YUSUF BAŞODA 11A 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 1 7,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 19 14 15,50 152,345 17874
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 352 YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL 11B 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 14 5 12,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 17 51,75 271,868 5612

2 603 AYLİN GEGİN 11B 29 6 27,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 11 6 9,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 52 16 48,00 256,975 6942

3 853 HATİCEYAREN YAVUZ 11B 26 3 25,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 49 10 46,50 251,363 7507

4 267 ERDOĞAN KON 11B 23 6 21,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 6 7,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 47 26 40,50 232,500 9650

5 786 MERT YILDIZ 11B 25 12 22,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 5 5,75 46 23 40,25 231,323 9786

6 612 ÇINAR ÜLGEN 11B 29 9 26,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 19 38,25 224,945 10580

7 842 ŞULE ÇANKA 11B 29 3 28,25 4 1 3,75 7 5 5,75 40 9 37,75 222,985 10840

8 568 UMUT BERK SAYDERE 11B 25 11 22,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 4 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 41 18 36,50 216,123 11631

9 113 ARDA İKİZOĞLU 11B 24 9 21,75 9 3 8,25 33 12 30,00 199,833 13697

10 452 YUSUF SALİH GÜNEŞ 11B 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 12 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 34 22 28,50 196,265 14118

11 857 MUSTAFA HASDEMİR 11B 22 16 18,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 189,718 14855

12 916 EMİR ÖZLEME 11B 21 12 18,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 1 0 1,00 31 25 24,75 179,808 15813

13 850 EGE GÜNEŞ 11B 15 10 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 27 23,25 176,948 16063

14 546 AZRA KAYA 11B 16 4 15,00 5 0 5,00 6 8 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 29 24 23,00 175,600 16191

15 208 MERVE DURAN 11B 13 5 11,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 14 21,50 172,278 16459

16 867 NECATİ GÜNAYDIN 11B 22 15 18,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 7 1,25 1 2 0,50 30 34 21,50 168,663 16765

17 907 CEYLİN YILMAZ 11B 15 18 10,50 1 1 0,75 10 6 8,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 29 37 19,75 167,633 16843

18 108 İLKER OCAK 11B 9 11 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 23 18 18,50 165,163 17015

19 605 BÜŞRA ŞİMŞEK 11B 15 10 12,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 19 18,25 158,728 17473

20 97 BERİN DİNLEMEK 11B 16 11 13,25 1 1 0,75 17 12 14,00 144,068 18356
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 883 KARDELEN GÜLER 11C 29 10 26,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 50 15 46,25 251,968 7445

2 895 EMİR AK 11C 24 14 20,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 12 6 10,50 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 55 37 45,75 250,383 7598

3 138 SUDENAZ GÜNEŞ 11C 28 6 26,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 227,220 10296

4 886 SAMET MUTLU 11C 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 23 36,25 215,283 11729

5 860 SİNEM ÖZÇELİK 11C 25 8 23,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 40 20 35,00 213,230 12012

6 405 HAYAT ÇULLU 11C 26 10 23,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 2 3,50 39 18 34,50 211,530 12212

7 855 SERHAT ABU 11C 27 6 25,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 38 15 34,25 210,068 12390

8 601 EMRULLAH ERKOÇ 11C 22 16 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 38 26 31,50 202,315 13410

9 10 TAHA ARSLAN 11C 17 11 14,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 6 6 4,50 34 22 28,50 193,293 14477

10 32 ALPEREN TEPELİ 11C 18 11 15,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 32 19 27,25 186,850 15159

11 741 MELİSA BIÇAK 11C 18 16 14,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 33 22 27,50 186,595 15186

12 898 YUSUF KAAN SARILMIŞ 11C 19 9 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 7 3,25 27 18 22,50 173,208 16390

13 843 ELA YILDIZ 11C 14 8 12,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 6 8 4,00 28 23 22,25 173,063 16402

14 0 YAKUP TEPELİ       J 11C 24 14 20,50 1 0 1,00 25 14 21,50 168,550 16774

15 640 SILA AYDIN 11C 17 10 14,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 12 2,00 28 29 20,75 167,003 16890

16 865 KÜBRA KIZILOT 11C 20 17 15,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 28 32 20,00 163,553 17145

17 880 EREN AĞIR 11C 20 6 18,50 20 6 18,50 158,460 17490

18 120 HAZEL KANCAN 11C 6 12 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 9 7 7,25 21 23 15,25 152,863 17838

19 255 ZÜLAL AYNACI 11C 10 20 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 3 9,25 21 27 14,25 150,673 17989

20 109 ARDA GÖL 11C 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 18 10 15,50 150,223 18010

21 0 İSMİNAZ AYDIN 11C 11 11 8,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 19 17 14,75 146,795 18207

22 87 YİĞİT SEZER 11C 4 4 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 15 8 13,00 141,580 18462

23 829 OĞUZ KAAN NİKSARLI 11C 11 22 5,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 17 36 8,00 125,405 19148

24 890 ECE TORGAN 11C 6 8 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 10 12 7,00 122,270 19255

25 756 ÖMER HANİKAZ 11C 6 3 5,25 2 1 1,75 3 1 2,75 0 10 -2,50 0 3 -0,75 11 18 6,50 119,413 19373



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11C

KATILIMLAR
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 175 ZEYNEP YALIN 11D 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 56 14 52,50 270,233 5753

2 202 KAAN ÇINAR KULAÇ 11D 28 6 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 50 14 46,50 252,490 7382

3 157 EDANUR GÖÇER 11D 30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 50 15 46,25 248,195 7805

4 118 ALİ EROĞLU 11D 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 6 8,50 50 23 44,25 245,715 8085

5 604 CANSEL PELİT 11D 33 6 31,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 5 3,75 48 18 43,50 240,160 8722

6 859 CANSU AY 11D 33 7 31,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 47 16 43,00 237,308 9060

7 56 ÖYKÜ YILDIRIM 11D 32 3 31,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 14 41,50 232,633 9633

8 950 NUMAN KAŞALTI 11D 30 9 27,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 43 17 38,75 222,860 10863

9 114 CEYHUN MUSLU 11D 26 6 24,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 5 0,75 40 14 36,50 216,360 11609

10 55 ECEM EFE 11D 27 7 25,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 9 2,75 41 22 35,50 214,233 11892

11 54 GÖKAY ÖZGEN 11D 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 8 6,00 42 33 33,75 210,748 12313

12 117 KAAN DURU 11D 19 10 16,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 34 19 29,25 193,978 14400

13 635 BUSE SUNDAK 11D 24 8 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 16 28,00 188,850 14949

14 921 GÖZDE İŞCİ 11D 21 12 18,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 30 15 26,25 185,323 15312

15 99 FURKAN KARAGÖL 11D 16 8 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 29 11 26,25 183,423 15486

16 7 YASEMİN SOY 11D 19 15 15,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 181,200 15699

17 176 DİLAN UYLASI 11D 19 19 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 32 36 23,00 172,768 16421

18 609 BURAK SEMİH ASMA 11D 20 19 15,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 20 0,00 2 5 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 37 61 21,75 168,635 16767

19 807 DİLARA BAKANGÖZ 11D 16 10 13,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 22 12 19,00 160,735 17359

20 121 EZEL KANCAN 11D 13 13 9,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 16 15,00 148,503 18118

21 903 YASEMİN ERGÜL 11D 13 18 8,50 13 18 8,50 126,860 19095

22 924 MUHAMMET ŞAHİN 11D 6 20 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 16 1,00 18 48 6,00 119,770 19354



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 841 RANA UÇUN 11E 27 8 25,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 51 20 46,00 251,520 7492

2 828 FEYZA ŞAHİN 11E 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 3 7,25 45 16 41,00 234,645 9378

3 593 EMİR KAĞAN DİKBAŞ 11E 20 7 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 7 8,25 45 17 40,75 234,515 9397

4 319 ECE ÇEL İK 11E 23 11 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 9 8,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 46 35 37,25 223,670 10745

5 669 MUSA ŞENDUR 11E 26 12 23,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 38 17 33,75 208,028 12652

6 868 YAĞMUR AYDIN 11E 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 38 18 33,50 206,428 12874

7 750 CEYLİN CAN 11E 25 11 22,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 37 22 31,50 201,963 13448

8 401 HÜMEYRA  VEGİLİ 11E 21 12 18,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 6 11 3,25 36 27 29,25 194,813 14296

9 845 EBRU TORA 11E 24 9 21,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 35 21 29,75 193,990 14399

10 613 ÖZCAN BULAT 11E 21 16 17,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 36 30 28,50 193,365 14470

11 838 YASİN HANCI 11E 23 12 20,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 35 25 28,75 191,148 14694

12 876 ALİ GÜLER 11E 17 23 11,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 31 40 21,00 168,458 16778

13 339 ULUS 11E 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 13 7 11,25 20 8 18,00 164,080 17111

14 800 ŞEVVAL GÜNDÜZ 11E 14 12 11,00 1 0 1,00 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 22 19 17,25 155,383 17682

15 831 MELEK KULAKSIZ 11E 7 7 5,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 18 14,50 148,033 18149

16 869 SUDE ALANLI 11E 18 15 14,25 18 15 14,25 145,030 18297

17 875 AHMET TUNÇ 11E 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 18 9,50 129,955 18959

18 877 YUNUS KAYIKCIOĞLU 11E 7 33 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 17 42 6,50 121,208 19298

19 888 SEMİH ABLAK 11E 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 7 9 4,75 117,660 19419

20 918 MİNEL ÖZER 11E 12 23 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 15 40 5,00 115,738 19487

21 16 YILDI Z 11E 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 7 12,25
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 834 SAMET TATLIŞŞ 11F 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 5 8,75 53 18 48,50 259,310 6701

2 80 11F 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 4 3,00 48 15 44,25 242,435 8465

3 18 BEYZANUR ÖZDEMİR 11F 30 8 28,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 46 17 41,75 232,688 9626

4 362 ŞEVVAL SARI 11F 26 12 23,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 43 19 38,25 223,453 10771

5 870 BERRA ÖZYURT 11F 26 12 23,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 42 21 36,75 219,478 11261

6 912 ELİF ALIŞIK 11F 27 7 25,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 38 15 34,25 209,800 12422

7 106 BURÇİN OKURGAN 11F 29 10 26,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 5 1,75 40 25 33,75 207,993 12656

8 887 BEYZA GÜL BELEN 11F 24 5 22,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 1 4,75 36 12 33,00 207,453 12739

9 115 BUSE KARARMIŞ 11F 25 15 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 41 32 33,00 204,238 13149

10 44 ELİF BAŞEGEN 11F 25 7 23,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 35 13 31,75 200,825 13585

11 606 ZEYNEP MUTLU 11F 25 8 23,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 17 30,75 197,768 13940

12 597 BERKAN AYDIN 11F 21 12 18,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 34 21 28,75 193,908 14406

13 773 ELA ARA 11F 24 14 20,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 2 0,50 37 32 29,00 191,085 14702

14 908 KAAN ÖZEL 11F 18 10 15,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 1 6,75 31 15 27,25 190,478 14762

15 85 EMRE GÜNEY 11F 27 11 24,25 27 11 24,25 176,630 16087

16 874 ELİF YAKAN 11F 19 4 18,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 2 3,50 25 6 23,50 176,495 16101

17 53 BEDİRHAN YAYKIN 11F 18 4 17,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 24 10 21,50 168,585 16772

18 885 ZEYNEP ÖZER 11F 18 12 15,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 30 21,50 168,335 16788

19 873 YİĞİT TİKEN 11F 17 12 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 25 14 21,50 168,315 16790

20 905 MELEK MEŞE 11F 24 11 21,25 24 11 21,25 167,150 16880

21 409 YAREN DÜZGÜN 11F 16 7 14,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 23 13 19,75 162,825 17204

22 906 ARAS ADEM KISACIK 11F 20 5 18,75 20 5 18,75 159,250 17436

23 871 YASİN AYDUVAN 11F 18 4 17,00 18 4 17,00 153,720 17785

24 125 EFE KUL 11F 10 1 9,75 10 1 9,75 130,810 18921



11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11F

KATILIMLAR
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 84 ECRİN DURU 11G 37 2 36,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 55 10 52,50 269,850 5790

2 23 BERRE YILMAZ 11G 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 53 17 48,75 259,568 6677

3 354 SUDENAZ TUNÇ 11G 33 4 32,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 22 41,50 234,975 9334

4 891 SUDE NUR GÜLER 11G 28 12 25,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 5 6,75 47 23 41,25 234,943 9341

5 602 AYLİN YAR 11G 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 45 16 41,00 230,608 9875

6 4 CERENNUR MEMİŞ 11G 27 11 24,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 17 39,75 227,645 10242

7 482 YUNUS EMRE GÜLER 11G 31 8 29,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 43 13 39,75 226,428 10401

8 849 HAYAT RANA DEMİREL 11G 29 11 26,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 44 21 38,75 225,455 10512

9 872 ASLI SENA TOK 11G 32 6 30,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 42 14 38,50 223,040 10827

10 894 KAAN KARA 11G 31 9 28,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 43 18 38,50 222,288 10925

11 889 DOĞUKAN EDİŞ 11G 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 43 21 37,75 220,245 11161

12 839 NAZLI AYNACI 11G 29 9 26,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 42 21 36,75 218,310 11385

13 901 ZARİFE KESKİN 11G 29 8 27,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 38 12 35,00 211,000 12277

14 913 NİSA NUR AYKAN 11G 27 10 24,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 39 20 34,00 210,435 12341

15 614 ÖMER SAİT GÜVENKAYA 11G 23 13 19,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 39 24 33,00 205,223 13020

16 795 BUKET CEZAN 11G 26 13 22,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 38 22 32,50 203,468 13236

17 0 NEHİR BOZ 11G 25 14 21,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 22 29,50 194,040 14396

18 840 EGE KAYA 11G 21 8 19,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 31 16 27,00 186,000 15241

19 836 SÜMEYYE BOY 11G 15 15 11,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 26 19,50 162,383 17243

20 52 SİNAN TOZUN 11G 12 28 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 15 45 3,75 111,788 19611
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 820 BENGÜ SEY EKLİ 12 32 6 30,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 46 11 43,25 238,288 8936

2 706 MUSA 12 6 5 4,75 6 5 4,75 115,010 19505
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MALAY 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 24 4 23,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 72 23 66,25 323,010 2689

2 700 HAZAL EMİK 12A 32 7 30,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 4 6,00 1 0 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 57 20 52,00 266,808 6026

3 825 HİLAL YILDIZ 12A 19 5 17,75 3 1 2,75 23 3 22,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 48 12 45,00 255,393 7105

4 754 BERAT ERGÜL 12A 28 10 25,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 7 7 5,25 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 55 32 47,00 250,715 7565

5 636 HİLAL AYDIN 12A 29 9 26,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 53 29 45,75 249,720 7663

6 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 15 10 12,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 51 30 43,50 244,765 8190

7 815 SUDENAZ GENÇ 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 47 18 42,50 241,640 8549

8 799 GÖZDE NUR 12A 22 5 20,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 13 4 12,00 1 1 0,75 46 15 42,25 241,095 8622

9 926 ÖZGÜR KIZILCA 12A 21 9 18,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 11 5 9,75 2 1 1,75 3 1 2,75 47 18 42,50 239,688 8779

10 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 3 11,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 12 37,00 227,378 10269

11 806 MEDİNE DEMİR 12A 23 13 19,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 43 26 36,50 218,558 11360

12 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 20 13 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 40 28 33,00 207,893 12679

13 755 ATALAY ÇÖRTÜK 12A 15 6 13,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 33 25 26,75 187,573 15087

14 751 YAREN ATMACA 12A 7 6 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 10 4 9,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 31 24 25,00 184,805 15360

15 760 BUĞRA KIR 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 5 5,75 4 1 3,75 1 2 0,50 28 17 23,75 177,893 15983

16 716 UYGAR ARSLAN 12A 18 16 14,00 5 8 3,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 23 36 14,00 146,760 18210

17 746 TAYAR  OSAN 12A 0 0 0,00
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 789 ATACAN 12B 27 11 24,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 1 14,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 54 23 48,25 261,860 6441

2 775 MİR*Y TOPUZ 12B 23 12 20,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 49 18 44,50 244,645 8205

3 683 SUDE Ş 12B 29 8 27,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 49 21 43,75 242,868 8415

4 763 EKİN Y 12B 26 8 24,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 14 4 13,00 46 16 42,00 240,900 8645

5 675 KEVSER KAYA 12B 25 5 23,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 8 9,00 45 15 41,25 236,265 9181

6 705 DİLEK BAYLAN 12B 23 13 19,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 12 5 10,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 48 28 41,00 235,453 9278

7 15 KAAN AY 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 7 6 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 49 30 41,50 234,815 9359

8 833 KEVSER 12B 30 7 28,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 2 0 2,00 41 12 38,00 221,968 10964

9 701 HİLAL ÖZEN 12B 22 10 19,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 40 21 34,75 213,723 11947

10 0 EYLÜL D 12B 27 11 24,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 39 17 34,75 211,875 12168

11 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 23 8 21,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 39 17 34,75 210,988 12281

12 723 CESUR CCC 12B 19 12 16,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 32 17 27,75 190,238 14801

13 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 21 9 18,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 27 15 23,25 176,425 16109

14 663 EFE CAN TRZ 12B 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 3 10,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 26 20 21,00 172,940 16414

15 679 YASİN NAR 12B 15 11 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 28 24 22,00 169,588 16673

16 794 ZÜHRE UY ASI 12B 16 12 13,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 20 21,00 166,130 16942

17 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 16 11 13,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 23 15 19,25 161,130 17336

18 708 NUH ECİM 12B 12 13 8,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 4 0,00 20 21 14,75 148,030 18150

19 725 EMRE AKINCI 12B 7 12 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 13 17 8,75 128,938 19002

20 816 12B 1 1 0,75 1 1 0,75
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 822 NEHİR İPEK 12C 31 7 29,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 56 17 51,75 270,115 5761

2 803 İREM YILDIZ 12C 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 55 13 51,75 267,128 6006

3 808 USTA MERVE 12C 31 8 29,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 48 15 44,25 241,433 8574

4 813 SILA KUL 12C 28 8 26,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 6 2 5,50 46 16 42,00 236,600 9140

5 522 SUDENAS BERÇİN 12C 31 7 29,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 45 12 42,00 235,458 9275

6 774 MERT SAYILIR 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 46 16 42,00 234,603 9387

7 987 MERYEM TAMER 12C 24 7 22,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 13 39,75 228,445 10145

8 720 ARDA ÇAKIL 12C 22 8 20,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 43 20 38,00 225,880 10464

9 623 NUR PIDIKCI 12C 26 6 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 41 12 38,00 222,155 10942

10 677 MERVE BAŞDEMİR 12C 29 4 28,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 40 10 37,50 220,095 11185

11 103 SUDENAZ DAĞDELEN 12C 20 10 17,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 40 18 35,50 217,560 11470

12 787 YİĞİT DUVAN 12C 25 10 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 217,090 11519

13 782 ŞEYMA GERİŞ 12C 27 11 24,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 22 35,50 214,073 11915

14 759 HAMZA CAM 12C 25 10 22,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 4 5,00 39 21 33,75 210,013 12396

15 684 SUDE YAZICI 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 21 33,75 208,745 12571

16 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 25 7 23,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 4 1,00 38 17 33,75 207,735 12697

17 925 MUSAFA BIÇAK 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 21 32,75 204,068 13167

18 968 MEDİNE KIRANLI 12C 20 13 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 34 20 29,00 194,213 14370

19 649 SENA Ç İ E 12C 24 14 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 34 26 27,50 187,320 15112

20 215 BULU EREN 12C 18 15 14,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 3 4,25 31 22 25,50 183,523 15469

21 744 MERVE YAVAŞ 12C 20 6 18,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 28 11 25,25 181,108 15706

22 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 17 13 13,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 4 3,00 27 24 21,00 168,403 16784

23 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 14 6 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 24 10 21,50 168,390 16785

24 0 EREN İSTER 12C 15 7 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 10 21,50 168,353 16787

25 22 YAVUZ SELİM 12C 5 7 3,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 5 4,75 4 1 3,75 1 2 0,50 23 18 18,50 160,693 17362

26 997 ENES DİLDEN 12C 19 17 14,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 159,380 17431

27 563 FATMA ER 12C 13 19 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 24 27 17,25 155,800 17648

28 768 İLKER ŞAHİN 12C 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 18 11 15,25 149,863 18036



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 86 DİDEM KOCA 12C 10 12 7,00 3 2 2,50 3 0 3,00 16 14 12,50 141,455 18465

30 814 SUDENAZ CÜSÜM 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 10 11,50 136,653 18691

31 680 OSMAN CAN ALAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 6 4 5,00 12 6 10,50 136,505 18705

32 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 13 27 6,25 13 27 6,25 119,750 19356
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 29 11 26,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 1 0 1,00 61 16 57,00 289,498 4365

2 772 MEDİNE YARGICI 12D 33 4 32,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 57 9 54,75 277,298 5184

3 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 55 19 50,25 265,500 6124

4 143 ŞERİFE ADAY 12D 32 8 30,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 5 2,75 2 1 1,75 54 16 50,00 260,050 6624

5 654 AZRA ATEŞLİ 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 3 0,25 52 21 46,75 252,378 7392

6 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 9 0 9,00 48 17 43,75 244,215 8256

7 738 İLKNUR CİVİL 12D 33 7 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 48 11 45,25 243,410 8351

8 21 OZAN ÇAKMAK 12D 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 14 41,50 231,493 9766

9 731 EYLÜL AKKAYA 12D 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 14 5 12,75 43 32 35,00 218,703 11347

10 670 HİLAL 12D 29 9 26,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 42 22 36,50 216,248 11618

11 809 MİRZA ÖZYURT 12D 13 6 11,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 12 3 11,25 37 12 34,00 214,865 11798

12 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 26 8 24,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 38 13 34,75 210,348 12355

13 721 ARDA HAYDAN 12D 24 16 20,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 39 21 33,75 207,758 12694

14 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 6 7 4,25 1 0 1,00 2 2 1,50 22 4 21,00 31 13 27,75 200,625 13611

15 678 MERYEM YAMA 12D 19 11 16,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 194,205 14372

16 630 EFE AKGÜL 12D 17 11 14,25 13 2 12,50 30 13 26,75 192,155 14586

17 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 19 6 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 14 28,50 190,470 14766

18 686 YAVUZZ Y 12D 19 13 15,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 32 17 27,75 190,390 14779

19 659 AZRA KURU 12D 21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 31 23 25,25 180,190 15780

20 742 ERSU 12D 16 13 12,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 30 30 22,50 173,688 16355

21 715 UFUK DİLEK 12D 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 22 9 19,75 167,878 16828

22 718 YİĞİT GÜNEYSU 12D 14 7 12,25 3 1 2,75 3 2 2,50 20 10 17,50 155,563 17670

23 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 14 6 12,50 139,660 18564

24 730 ARDA KAYALIK 12D 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 8 6 6,50 13 9 10,75 138,148 18631

25 798 FURKAN ÖZER 12D 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 113,505 19549

26 607 ABDULLAH ÖZTÜK 12D 0 0 0,00



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12D

KATILIMLAR
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 770 SANCAKEVSER 12E 31 7 29,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 53 13 49,75 261,945 6432

2 673 ENES HAYDAN 12E 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 0 1 -0,25 50 23 44,25 242,735 8434

3 900 YUSUF TAŞLI BJK 12E 24 14 20,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 47 19 42,25 237,328 9056

4 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 2 6,50 44 22 38,50 226,125 10439

5 817 YASİN BATU 12E 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 42 12 39,00 224,820 10604

6 710 SEÇİL 12E 27 8 25,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 4 1,00 41 15 37,25 218,883 11319

7 777 NAZLICAN SUSAM 12E 28 9 25,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 6 0,50 42 19 37,25 218,565 11356

8 672 İREM 12E 28 8 26,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 38 16 34,00 207,840 12685

9 688 KADİR MEMÜK 12E 23 10 20,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 36 14 32,50 204,840 13070

10 634 GAMZE YILDIZ 12E 22 0 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 32 2 31,50 201,135 13551

11 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 24 9 21,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 34 12 31,00 198,843 13811

12 155 SEMİH KESKİN 12E 22 15 18,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 34 21 28,75 192,495 14554

13 682 SILA ŞAHİN 12E 23 15 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 23 28,25 189,160 14905

14 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 18 14 14,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 27 27,25 189,058 14915

15 761 BÜŞRA PUNAR 12E 18 3 17,25 1 1 0,75 3 1 2,75 6 3 5,25 28 8 26,00 185,538 15293

16 661 DİLARA KENDİR 12E 23 16 19,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 33 27 26,25 182,753 15555

17 785 UMUTCAN KAZEL 12E 12 8 10,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 23 10 20,50 165,305 17005

18 811 NİSA NUR UÇAR 12E 17 13 13,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 26 22 20,50 164,978 17033

19 656 ALP ÇAYA 12E 10 5 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 23 14 19,50 164,538 17068

20 737 İLAYDA ŞAL 12E 19 9 16,75 19 9 16,75 152,930 17834

21 626 YASİR ZEREY 12E 9 3 8,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 17 4 16,00 150,948 17962

22 0 TÜLİN ÇAKMAK 12E 11 5 9,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 8 15,00 148,223 18137

23 698 FUNDA BAŞ 12E 6 5 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 12 5 10,75 134,830 18764

24 439 KEREM ABLAK 12E 12 27 5,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 20 41 9,75 131,875 18872

25 979 MERT AYDEMİR 12E 10 2 9,50 10 2 9,50 130,020 18947

26 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 11 8 9,00 11 8 9,00 128,440 19017

27 660 CANER KURT 12E 6 3 5,25 6 3 5,25 116,590 19452

28 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 6 21 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 8 32 0,00 99,963 19988



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 722 AYSUN ÖZLEK 12E 0 0 0,00

30 762 CENGİZ ARSLAN 12E 0 5 -1,25 0 5 -1,25
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 620 ARDA CANBAZ 12F 32 5 30,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 5 14,75 60 17 55,75 285,680 4642

2 664 ENES AYDINLIK 12F 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 2 5,50 57 11 54,25 275,598 5329

3 753 ZEYNEP OCAK 12F 33 6 31,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 53 13 49,75 261,063 6520

4 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 27 9 24,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 12 4 11,00 51 17 46,75 254,990 7134

5 802 İREM TORAMAN 12F 29 9 26,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 19 46,25 249,575 7675

6 0 SUDE NUR ARITMA 12F 28 7 26,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 9 4 8,00 49 15 45,25 248,420 7781

7 729 ERMAN OPCİN 12F 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 46 13 42,75 235,903 9223

8 793 ECEM YILDIZ 12F 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 44 14 40,50 228,885 10086

9 693 EBRU ŞAHİN 12F 27 13 23,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 44 35 35,25 211,825 12179

10 711 SEVDE SÜREN 12F 25 6 23,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 37 9 34,75 210,373 12350

11 0 NAZZZ 12F 25 10 22,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 38 17 33,75 209,173 12514

12 735 GİZEM KOCAK 12F 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 33 14 29,50 194,078 14388

13 778 NESRİN AK 12F 12 11 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 14 7 12,25 31 19 26,25 190,660 14745

14 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 22 9 19,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 32 17 27,75 188,930 14935

15 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 20 15 16,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 31 21 25,75 181,845 15633

16 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 22 15 18,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 29 20 24,00 176,128 16141

17 771 MEDİNE BİLGİ 12F 17 7 15,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 26 14 22,50 171,743 16501

18 752 ZERDA UTAŞ 12F 15 8 13,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 12 22,00 171,510 16529

19 696 ERDEM 12F 13 12 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 19 15,25 149,643 18051

20 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 12 17 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 20 26 13,50 142,948 18408

21 781 NURR 12F 3 2 2,50 3 2 2,50 107,900 19748

22 812 POLAT CAKIR 12F 6 24 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 8 35 -0,75



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12F

KATILIMLAR
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 618 AKİF ALIŞ 12G 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 26 2 25,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 71 25 64,75 320,263 2793

2 929 M SAİD AKTEPE 12G 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 6 11,50 1 1 0,75 60 21 54,75 280,353 4987

3 856 BURAK KARABEKTAŞOĞLU 12G 32 8 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 2 8,50 56 13 52,75 272,588 5570

4 690 BURCU İKİZ 12G 32 4 31,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 0 9,00 54 8 52,00 270,410 5739

5 702 KADİR ALAN 12G 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 29 46,75 254,888 7140

6 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 51 17 46,75 248,778 7752

7 818 YELİZ BIĞRIK 12G 32 5 30,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 7 3,25 50 15 46,25 248,745 7756

8 804 İREMSU KİLİM 12G 31 6 29,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 43 10 40,50 228,390 10151

9 632 F TORGAN 12G 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 45 24 39,00 225,845 10469

10 650 UMUTHAN BAŞTÜRK 12G 25 6 23,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 41 9 38,75 225,173 10551

11 779 RABİA TÜRE 12G 28 6 26,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 41 11 38,25 224,538 10633

12 736 İKRA TOPCU 12G 26 12 23,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 17 36,75 217,868 11428

13 739 İPEKSU ALTUNCAN 12G 27 9 24,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 15 35,25 212,545 12084

14 674 KE RM TOPUZ 12G 27 5 25,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 37 7 35,25 211,865 12169

15 662 EDANUR VAN 12G 24 15 20,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 39 23 33,25 207,820 12686

16 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 23 17 18,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 31 29 23,75 174,880 16246

17 780 SILA TEKYILDIZ 12G 18 12 15,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 27 18 22,50 171,755 16500

18 637 ILGAZ BÖLÜKBAŞ 12G 11 5 9,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 2 5,50 22 10 19,50 165,188 17013

19 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 5 4 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 14 8 12,00 138,880 18607

20 655 12G 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 133,028 18823

21 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 13 23 7,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 19 38 9,50 130,203 18941

22 611 AMANTUR NURUEV 12G 6 2 5,50 6 2 5,50 120,735 19312



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 325 607 607 20882

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,54 10,12 22,01 2,61 1,15 2,33 2,39 1,28 2,07 2,38 1,29 2,06 3,25 1,29 2,93 0,01 0,01 0,01 10,60 5,15 9,32 1,25 2,05 0,73 1,53 1,36 1,19 1,03 1,30 0,71 49,59 25,00 43,36 237,270

Okul Ortalaması 21,18 9,81 18,73 2,17 1,21 1,87 2,33 1,27 2,02 1,87 1,12 1,59 3,03 1,11 2,75 0,03 0,03 0,02 5,46 3,73 4,53 0,68 1,66 0,26 0,64 0,85 0,43 0,50 0,88 0,28 37,89 21,67 32,48 198,760

SINIF: 12G

KATILIMLAR
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