
SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ GÜMÜŞ 380   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,083 237,270 1 198 377 377 15235

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 3 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 8,08 18,73 22,01

Matematik-1 40 8 14 4,50 11 1,25 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,12 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 0,97 2,63

Toplam: 120 33 26 26,50 22 11,75 29,69 40,26

TYT Türkçe EEad ABa   aAECDcEeE AEd BEeDDBABAeBABdb

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Matematik aCaCcbCcDCbEDecc Acdc           a    c  

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ca               A  

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 1 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Matematik 40 8 14 20

Matematik-1 40 8 14 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 3 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÖLLER 757   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,140 237,270 2 290 537 537 18635

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 3 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 8,08 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,38 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,25 2,02 2,07

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,12 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 2,50 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 12 -2,00 -5 1,25 4,53 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,12 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,75 0,97 2,63

Toplam: 120 22 38 12,50 10 11,75 29,69 40,26

TYT Türkçe a d cdBBE  CAdCDbEeEbd   B             b

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEA  bc BBe EdbDba       

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik cbB cb dca  ce c     a      d           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e cdcDa   C  eebC Ee

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 3 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 1 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 12 3

Matematik-1 40 1 12 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE YEŞİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 18 -3,50 -9 8,08 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,38 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 2,02 2,07

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,12 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 2,50 8,24 9,39

Toplam: 120 3 27 -3,75 -3 11,75 29,69 40,26

TYT Türkçe Eaebb   c ad   b   cad  e c e abac      

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E  Dbacba d b   ea       

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 18 3

Türkçe 40 1 18 3

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metni yorumlar. 5 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 2 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 7 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 8 12

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİDA GENÇ 410 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,975 237,270 2 149 291 291 12931

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 2 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,75 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,62 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 4,75 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 0,97 2,63

Toplam: 120 38 18 33,50 28 40,88 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED eDe DABBEEC ECDEBbBDDBABAEbdcABEcCB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal be E dBEe DEB eEaCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik      a          a                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    b                

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BIÇAKCI 854 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,868 237,270 1 24 90 90 6745

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 2 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,75 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,62 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 4,75 4,53 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,75 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,75 0,97 2,63

Toplam: 120 53 19 48,25 40 40,88 29,69 40,26

TYT Türkçe EEb DAdB  DCAEaccEDEDAEdABc DbdAdAC ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADdEaABBe EBDDCcCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  C Ca C cC  De            BBc   DBDA    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CC a                

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED YASİN AH 911 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,558 237,270 11 176 340 340 14454

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 36 27 29,25 24 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe cECEDABBaeDa EC EEDEDAddA E             

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal        A  C EBcDCeaE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DdaCcdC ea dDeAb                        

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CbDdBbb Dcb  c  edEC

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 6 45

Türkçe 40 18 6 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 0 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN BAŞTAŞ 411 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,885 237,270 12 193 366 366 15049

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 18,06 18,73 22,01

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 6,12 4,53 9,32

Toplam: 120 29 9 26,75 22 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED   e DABBEEC EC EBbeDDBABdEbdAeB    

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Matematik    ADC    C  da  C      B               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 7 58

Türkçe 40 23 7 58

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 1 50

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AKYÜZ 866 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,653 237,270 6 147 288 288 12839

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 6,12 4,53 9,32

Toplam: 120 36 15 32,25 27 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DAcB  e  dCaEccEDAEEABE b           

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE D E AB e EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik cCaCd C D   DaA   BbB                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 8 38

Türkçe 40 15 8 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 0 25

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR YENER 162 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,463 237,270 13 201 383 383 15299

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 29 11 26,25 22 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEb e CADABBEEC Ed  BE  bB dbEA  caEA  

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal            EB   CC a     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A C   A   C                          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen         c  b     C  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 3 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 2 50

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENDER ARMA 936 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,870 237,270 9 174 337 337 14409

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 1 18,75 47 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 6,12 4,53 9,32

Toplam: 120 31 9 28,75 24 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED   CADABBEEC EC EBEeD               

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  DAEEdBEc                

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  eBAD Abc C bd C b                      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 1 48

Türkçe 40 19 1 48

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 4 0 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 6 15

Matematik-1 40 6 6 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 2 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇALIŞKAN 596 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,555 237,270 16 267 501 501 17801

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 21 21 15,75 13 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe cEb  ABe   C     EcbDd  A E   e B       

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E  a Ea BB              b

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bC CEde eb  D A    A     E              

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ceba   e         ca 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 7 23

Türkçe 40 9 7 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 0 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 1 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 2 20

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESER DAĞKÖY 600 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,530 237,270 5 136 270 270 12471

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 41 27 34,25 29 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDc eC DAaBEbd EbeaBEBDbBAB dcEAAc  be

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  DcdEBBEBADEB  ECC D     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  eaADeA                                 

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen be CCa DB e  e dAe  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 3 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 4 25

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 3 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT ALTAYLI 141 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,805 237,270 4 125 257 257 12182

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 41 23 35,25 29 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED   a DAdBEEe aC EBceDDBABbEAdAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  aAdEdBEc aEB eECCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik b   D                            aaaaA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen E  Ce e    c    A   

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 3 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 2 2 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA BOLAT 919 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,278 237,270 2 42 120 120 7907

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,06 18,73 22,01

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 47 14 43,50 36 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDEDbabDbBBaECEECD BEBDDBbBcEAdAABEAeB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Matematik           C  CBCDCc A AEB C aBc  BEEDA e

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen          a          

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Matematik 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 3 2 50
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 897 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,353 237,270 15 265 499 499 17751

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 6 6,50 16 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 21 17 16,75 14 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EbED   CA beBEEe  b   d                 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  aAEEBBE AD B       A    

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     DC  d    ba                         

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen de C  ac   c  e d   

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 6 20

Türkçe 40 8 6 20

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 1 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 3 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHŞİ 846 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,883 237,270 8 159 305 305 13574

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 39 33 30,75 26 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe daEDE ee DbdBbEC db EBaeDeBAcAEAdAAaddd 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal     EBBEB DEBEe CCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  c ADeAcd C   B  C E                    

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen aeeCd eD a  b  EAe  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 3 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 6 25

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 1 0 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 2 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 5 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERTEFESÖNMEZ 122 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,515 237,270 3 71 168 168 9525

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 50 40 40,00 33 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe aEC DABBc DeeEbcEEDbDAcdABaeDD bBAbBABEd

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEca EBeBde EBDeCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CdCEdC D aEDCAc   bBd  AEdBb           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ca d cbee a Bae eAd 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 4 38

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 8 33

Matematik-1 40 13 8 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 2 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL KÜÇÜKER 107 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,530 237,270 14 213 410 410 16012

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 33 36 24,00 20 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe cDEDbeDa DABBaECEEC Ecd   e   EA        

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal bacEE  EcAcEB CEa eb     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    bDe  a C adaCeCab    B               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen bb   DeDc ecbeaE Cba

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 8 40

Türkçe 40 16 8 40

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 2 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 1 13

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 1 3 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AYDOĞAN 758 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,345 237,270 7 155 297 297 13254

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 18,06 18,73 22,01

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 36 19 31,25 26 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EEb DAaBEDDa ECc EDEeAEcABEeDDBABAbeABE 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Matematik bbaCE C e   DeA aA ABa  A               

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen    e  d            b

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Matematik 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 2 44
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA BIYIKOĞL U 904 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,330 237,270 1 3 28 28 3365

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 65 11 62,25 52 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe EECEDABBEDDb ECDEEDEDAEdABEBDDBA Ae ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal    bC a  Bd E DDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCBCEdC DC EDeAED  AB      B d  DBD     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C       D  E D    c 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 3 85

Türkçe 40 34 3 85

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 0 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 3 48

Matematik-1 40 19 3 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 0 44
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE BOZKURT 790 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,763 237,270 10 175 338 338 14416

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 18,06 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 36 27 29,25 24 30,69 29,69 40,26

TYT Türkçe caC DAeBE  e ECDaE ED EdbBdeDaBA AeBAeEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE e EcAB   EB  C CE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CBdce  a a Deb    Add   b              

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen ea    c          A  

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 3 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAŞODA 832 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,345 237,270 17 270 505 505 17874

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,20 2,02 2,07

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,89 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,68 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 6,12 4,53 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,45 0,26 0,73

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,52 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,55 0,28 0,71

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 19 14 15,50 13 30,69 29,69 40,26

TYT Sosyal EEb   eAede b            

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik D a E C      CAE  B B                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CC a ecC  C BDecaAcC

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 4 5 16

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İKİZOĞLU 113 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,833 237,270 9 162 309 309 13697

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 17,86 18,73 22,01

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 6,28 4,53 9,32

Toplam: 120 33 12 30,00 25 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED  eC DABBEE  aC EBEdcbBbBAEAdAAB cCB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Matematik    AD   EdC bCdC C      B    B          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 3 50

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN GEGİN 603 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,975 237,270 2 25 92 92 6942

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 52 16 48,00 40 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DABBb DC ECacEaEDdEEABEeDDBABAC ABE 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E c  E  B e EBDaC  E     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCa c C  Ca De    cABa   EBB      D     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C        D  BD  e   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 0 88

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KAYA 546 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,600 237,270 14 219 421 421 16191

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 29 24 23,00 19 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DABBE  aeECaEEDEDAE                 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal                DCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik   aCd C  bb  e E   ABc          b D  a  

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen a bd edaae  aca CdE 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 4 40

Türkçe 40 16 4 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 0 13

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 12 10

Fizik 7 0 5 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 5 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN DİNLEMEK 97 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,068 237,270 20 283 527 527 18356

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 17,86 18,73 22,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 17 12 14,00 12 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EcED          ECc C bBEeD eAccEAdAABbAbc

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Fen    e  C             

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 11 40

Türkçe 40 16 11 40

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 0 20
Metni yorumlar. 5 1 1 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 0 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 4 38

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ŞİMŞEK 605 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,728 237,270 19 260 488 488 17473

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 23 19 18,25 15 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe aEa DbdBE DCbEacd    c  A EBDeBA      EA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal      Ec BB     De CE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  b  d C  b  De                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e            ae     

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 10 38

Türkçe 40 15 10 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 2 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 1 38

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN YILMAZ 907 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,633 237,270 17 242 457 457 16843

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 29 37 19,75 16 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe cdC DedBa  CeECDEdab bEcbB cDbBA Ab Aead

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal           e E            

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  C Cc e eC  DCcb   ABd    B      BD     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen eb eacb a C ceeb AbC

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 3 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 6 25

TYT Sosyal 25 1 1 4

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 3 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 0 6 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÜLGEN 612 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,945 237,270 6 90 200 200 10580

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 43 19 38,25 32 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDaDDaeDAdBaEC ECDaBEBDDBAebEAEAABbAC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  b E  BE  cEd  ECCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    ADa    CB CaCe       Bd              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen       ba            

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜNEŞ 850 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,948 237,270 13 214 412 412 16063

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 30 27 23,25 19 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DAcB   C db EdcbD EEbBd  b      ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEceeE ABde EdDbCeC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  b Cd C  C  Da     ABd       d          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen     eeae            

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 10 38

Türkçe 40 15 10 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 3 30
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 1 63

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZLEME 916 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,808 237,270 12 211 401 401 15813

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 31 25 24,75 21 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe bbEDbe e DbBBEEa    dBEeDDBAB EAdAABdAbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal           cEd eECC e     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  ccbDa   bC  d beC  c A B               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen       C             

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 3 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 2 0
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN KON 267 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,500 237,270 4 74 171 171 9650

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 47 26 40,50 34 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EaED   a DAcB EC aC EBEBD BAdAEAd A EAC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CDA EdBEc cEBdeECCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik a  ADa  E   DC Cb a c   BB          eA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen d cea  DBa  D bEc   

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 6 58

Türkçe 40 23 6 58

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 1 63

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 0 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 0 4 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCEYAREN YAVUZ 853 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,363 237,270 3 33 105 105 7507

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 3 25,25 63 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 49 10 46,50 39 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED DD ADA BEE  ECDac     ABAEA AAaEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal aD  EBBE  DEB eEaCDa     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     DC  E C  CB eC     E                

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen E      D   c   EAd  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 3 65

Türkçe 40 26 3 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 1 50

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 0 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER OCAK 108 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,163 237,270 18 248 468 468 17015

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 23 18 18,50 15 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe bEb Dbd E DeeEa EdbEDAbd                

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E    Ee                  

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CaCE C DC  DCc  e AB   A  B e  c       

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen          c          

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 11 23

Türkçe 40 9 11 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 2 0

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 1 0 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YILDIZ 786 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,323 237,270 5 76 174 174 9786

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,28 4,53 9,32

Toplam: 120 46 23 40,25 34 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DAcB  cCAECDaEcEDcbdABEBaaBAdAeBAeEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADdEeeBeCEEdDDCDaE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  daCE b DbaEDCA                         

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DURAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,278 237,270 15 226 432 432 16459

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 5 11,75 29 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 25 14 21,50 18 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EcE a DbcDABBEE  Ea  BE D               

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal                dCCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  A AbeA EAC bC  bC                      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen c     Ca   b        

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 5 33

Türkçe 40 13 5 33

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 0 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 2 12

Tarih-1 5 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 1 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA HASDEMİR 857 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,718 237,270 11 188 356 356 14855

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 35 29 27,75 23 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDd DaeDeeBcEd aCaEccdDDBAeAEAdAABEAbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  D d dBbc cEB eECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    AbC  c C a B a                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  c C   a            

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECATİ GÜNAYDIN 867 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,663 237,270 16 231 446 446 16765

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 30 34 21,50 18 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe dcEaEbeCbDAdBEECEEacEBEdDeBA bcAEA BdAe 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal ea  cdBEc cE   aCaec     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik ec AD cEc  a b  e                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen Eed                 

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 0 3 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 3 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE ÇANKA 842 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,985 237,270 7 96 210 210 10840

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,28 4,53 9,32

Toplam: 120 40 9 37,75 31 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DABB  D  ECD EcEDAE ABEdbDBA ACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal                DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik     EdC  C  D     ac  e    Be    BD     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 3 73

Türkçe 40 29 3 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 0 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 0 88

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BERK SAYDERE 568 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,123 237,270 8 114 236 236 11631

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 41 18 36,50 30 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe dDbDEe CADdBBEEd ECcdBEBDDBAdbEAdAABEd  

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  Dc EBBEcADEB            

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  c ADaca                        D       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen ED Ce           A   

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 3 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 3 1 43

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL 352 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,868 237,270 1 10 64 64 5612

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 56 17 51,75 43 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe cEe DAdBE eb EC EEDEDcE ABEdDDBABACBABEd

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAD E ABcC EBD CcCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik aC CEdC eC aD A DABAB   AEa             

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C  e          c     

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 1 75

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 5 0 56
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SALİH GÜNEŞ 452 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,265 237,270 10 165 323 323 14118

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 17,86 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,28 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,35 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,43 8,24 9,39

Matematik-1 40 14 12 11,00 28 6,28 4,53 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,31 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,40 0,28 0,71

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,06 0,97 2,63

Toplam: 120 34 22 28,50 24 30,51 29,69 40,26

TYT Türkçe E                                       

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  DAEEdBEeAbEa CECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik aba DeccEeC bdBCDCD AdAEBeC aB          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen dD C     aCDa CEb  a

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 0 3

Türkçe 40 1 0 3

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 0 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metni yorumlar. 5 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 4 0 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 12 35

Matematik-1 40 14 12 35

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 5 33
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 1 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TEPELİ 32 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,850 237,270 10 196 374 374 15159

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 32 19 27,25 23 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EcED   aADAcBbaC  C EBbBD  ABbdAdA ebA  

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal aDda BBEcADEB eECCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A e       d       d                  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 4 13

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 1 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÖL 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,223 237,270 20 273 509 509 18010

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 18 10 15,50 13 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED ecCADbaBEd  Eb E E D               

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  e    BEe DE             

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik             bC C                        

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 7 30

Türkçe 40 12 7 30

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 0 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 1 20

Tarih-1 5 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TORGAN 890 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,270 237,270 24 304 562 562 19255

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 8 4,00 10 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,88 8,24 9,39

Toplam: 120 10 12 7,00 6 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EeEDE ca DbddbbC                        

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal baAdEB Ec                

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 8 15

Türkçe 40 6 8 15

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metni yorumlar. 5 1 3 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 2 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 843 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,063 237,270 13 223 428 428 16402

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 28 23 22,25 19 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cE  D dBbDbecEC Ed ED    BEeD    AC     

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEce Ec Bdb E  eCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bC aa C aC  aa     bBd    BB            

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 8 35

Türkçe 40 14 8 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 1 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 0 13

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AK 895 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,383 237,270 2 35 108 108 7598

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 55 37 45,75 38 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe aECdacB  bbeAbCaEEcEDAEdABEBDDBAdACeAaEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAaCEcABdedEBcDCedE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DC CE C bCa Da aa  ABB       C    eA    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C  acadCDb aBDB ecEb

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH ERKOÇ 601 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,315 237,270 8 156 300 300 13410

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 38 26 31,50 26 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cbED DDCADbBBcEC EaacBaeDbeAcAbAEAAeEAee

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  aAEE BEc cEB eECCDa     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik DAdAD  cEdd             a               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AĞIR 880 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,460 237,270 17 261 490 490 17490

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 14,89 18,73 22,01

Toplam: 120 20 6 18,50 15 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe E d DA B   b E DddDEDAEdABE DDBA A  Ac  

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 6 50

Türkçe 40 20 6 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 2 0 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 0 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT ÇULLU 405 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,530 237,270 6 126 258 258 12212

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 39 18 34,50 29 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEa DAaBc  e ECcEdDEDAEdABEeDDBABACBAaEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Eaea E  BdC EdDDCe E     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CaC        Da                   B      

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZEL KANCAN 120 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,863 237,270 18 269 504 504 17838

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 21 23 15,25 13 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe  EdaaABc abecEaaEdcE                    

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal    eC ebBB   B a DC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bC bE C DCa eeA    bB    E      a  A    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 12 15

Türkçe 40 6 12 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 1 0 10
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 7 23

Matematik-1 40 9 7 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMİNAZ AYDIN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,795 237,270 21 280 521 521 18207

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 19 17 14,75 12 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EbE    bA A  EEd ba Edd  eB B E   Accb  

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal ee  EdBE AD    aCCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik              b                          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 2 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metni yorumlar. 5 1 0 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 4 25

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN GÜLER 883 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,968 237,270 1 31 102 102 7445

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 50 15 46,25 39 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EECdDbBBaDDCcECcEdDEDAEdABEdDDBABAeBAB d

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE e E  BBe E DDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik c B E C DC dDCA     B                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 3 50

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KIZILOT 865 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,553 237,270 16 252 474 474 17145

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 28 32 20,00 17 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EE  DAdBaDeacEa EdbEbcEcAdaeDDBAdAbBAcEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEbe EdcBaaaEBc     eadBd

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  C a     e   e                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 5 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA BIÇAK 741 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,595 237,270 11 197 376 376 15186

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,88 8,24 9,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 33 22 27,50 23 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEa eead   a dae EDEDbEEABEdDbBbBeCBAdEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAe E  B e EBDeCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Fen e     E  D  BD  e   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ KAAN NİKSARLI 829 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,405 237,270 23 303 557 557 19148

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,88 8,24 9,39

Toplam: 120 17 36 8,00 7 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDa beADbeadcbadCeacaBDecAdbEAdb      

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal beAdcaebdAecBdaEbCDa     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 22 28

Türkçe 40 11 22 28

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 1 3 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 3 13

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 1 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER HANİKAZ 756 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,413 237,270 25 309 568 568 19373

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 3 5,25 13 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 10 -2,50 -6 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 11 18 6,50 5 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED e eADb                             

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal eD  EdBE A               

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik bcadeaedbb                              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen dc  e               

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 3 15

Türkçe 40 6 3 15

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 0 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metni yorumlar. 5 1 0 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 2 20

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 10 0

Matematik-1 40 0 10 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 4 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET MUTLU 886 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,283 237,270 4 115 240 240 11729

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 42 23 36,25 30 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EDbDaDD cDAdBEEC ECDEBadbbBABAEAEAcedbCB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  eAEE BEc DEBdCEdCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     D  ca                               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen decCa  e        A   

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 5 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ABU 855 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,068 237,270 7 133 267 267 12390

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 38 15 34,25 29 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe bEC DABB     EdD dDEDAEEABadDbBABACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EaAa ba BBd  B DCcaE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  C C  d  C                        e     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AYDIN 640 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,003 237,270 15 244 460 460 16890

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 12 2,00 5 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 28 29 20,75 17 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DA B ce   Cc  bEDcEcABE DbBAdbC A   

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Edbe EBbBe     aCbC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCaCdea eba Da   e bBd            e     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 3 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 2 38

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 12 13

Matematik-1 40 5 12 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 2 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ÖZÇELİK 860 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,230 237,270 5 120 250 250 12012

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 40 20 35,00 29 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED DDabDABBcEd EC EdEdD B BAEA AA dAbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  cb E BE  DEBbbECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    ADe  c    C eaC              e a D   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen                d    

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 2 38

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 1 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜNEŞ 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,220 237,270 3 83 189 189 10296

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 3,35 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,86 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,21 0,97 2,63

Toplam: 120 43 14 39,50 33 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDEDDCeDAB EE cECD BaeD BA bEA AABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  DA EcB BAcEB eEaCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    AD   d C     aC                      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    C       c        

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 0 75

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 0 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ARSLAN 10 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,293 237,270 9 178 342 342 14477

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 34 22 28,50 24 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DbcB eDCAaCbEEDaDAbbA EB        Acb 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEbDCEe BB   BccCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  b Cc   e   De a   ABd  A    C          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 4 0

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 6 15

Matematik-1 40 6 6 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP TEPELİ       J 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,550 237,270 14 234 449 449 16774

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 14,89 18,73 22,01

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 25 14 21,50 18 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cECaDAdBEaDb Ed EEbEDAEdABbdDDeABACdAcbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Matematik             D                           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEZER 87 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,580 237,270 22 285 530 530 18462

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 4 3,00 8 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,88 8,24 9,39

Toplam: 120 15 8 13,00 11 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe dDbDc  C  b B                           

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CDA EBBEcA ad  ECCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 4 10

Türkçe 40 4 4 10

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 1 1 10
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 0 20
Metni yorumlar. 5 1 0 20
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 0 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAAN SARILMIŞ 898 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,208 237,270 12 222 426 426 16390

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 27 18 22,50 19 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DbeB bbaAEC aEDEDAEdABEBaDB         

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal      Ee BdC              

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik aCaCddb DCa De                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 9 48

Türkçe 40 19 9 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 1 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 1 38

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL AYNACI 255 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,673 237,270 19 272 508 508 17989

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 25 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 14,89 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,01 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 6,88 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 3,35 4,53 9,32

Toplam: 120 21 27 14,25 12 24,24 29,69 40,26

TYT Türkçe cEd DAcdb DbAEC Ede b cEba dceB a bed a 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal          c     bCea      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CdCE a DC ED A    ABe                  

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 7 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 4 25

TYT Sosyal 25 1 4 4

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EROĞLU 118 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,715 237,270 4 43 122 122 8085

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 50 23 44,25 37 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe  Eeaeb BbeDaAdaaEEcEDAEdABEBDDBABACBABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADdEcABBe EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DC Ca C eCa DC a   A     d   C   a A    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 2 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SEMİH ASMA 609 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,635 237,270 18 232 447 447 16767

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 20 0,00 0 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 37 61 21,75 18 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDcebaADABBaECddbadBEcaDdABAEcEb cacCd

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal aacaEeBEcbcEBEbaCCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik ceBADbebddbaebdaDb adebdBd              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen bbeaCaCeBdda  C  a  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 3 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 1 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 20 13

Matematik-1 40 5 20 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 6 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 2 5 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE SUNDAK 635 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,850 237,270 13 192 363 363 14949

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 32 16 28,00 23 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe  aED DDCd  cBEEa ECD BEeDDeABcbAEAABE C 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  b  EdBE   Ed CECe D     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik      e                                  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    ae             c 

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 8 60

Türkçe 40 24 8 60

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSEL PELİT 604 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,160 237,270 5 55 142 142 8722

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 48 18 43,50 36 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EECEDABBaDDa dCcEEDEDAEdABEaDDBABACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEce E ABBe EdcDCeaE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bda   C  C   e     AB    c        D     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU AY 859 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,308 237,270 6 59 152 152 9060

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 47 16 43,00 36 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDEDDCADbBBEECEECcEdEaDDBABAEAEAABbAea

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  eAEEdBbcAbEBbeECCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A         b bD                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN MUSLU 114 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,360 237,270 9 112 234 234 11609

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 40 14 36,50 30 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe bEC DABB e   E DEEDbDcEdAB dD BABACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAa Ee B e  BDDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  Cadd C e    e                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 1 75

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN UYLASI 176 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,768 237,270 17 225 430 430 16421

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,15 8,24 9,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 32 36 23,00 19 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe Eae DAdBb DabEaaEdDcDAEbAdaeDbBbBAbBAabA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EaAcaEedBaCbEdDaCaCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Fen C ce     a  ca DeAb 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 5 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA BAKANGÖZ 807 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,735 237,270 19 256 482 482 17359

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 22 12 19,00 16 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EaEb     ee BaEC  e aBEdDbB  AEA AA EdC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal         c DE   ECC       

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik                         Bd              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 10 40

Türkçe 40 16 10 40

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 2 50

TYT Sosyal 25 6 0 24

Tarih-1 5 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EFE 55 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,233 237,270 10 117 246 246 11892

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 41 22 35,50 30 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EbED  aa DAdBEEC EC EBEBDDBAB EAcAABdAdB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal    dE BEd DEabeECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik   B D  a c e   Ca   b    d   B  D  ce d 

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR GÖÇER 157 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,195 237,270 3 41 119 119 7805

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 50 15 46,25 39 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe bEe DAaBbDDeAECaEEDEDAEbABEeDbBABACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADCEeABBeEEBcaCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik aC      DC   e                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KANCAN 121 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,503 237,270 20 276 514 514 18118

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 19 16 15,00 13 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe aEC edBB DcaAdC EdDEDca b a   e  AaB    

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEA              eC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik        B    Db         c                

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 2 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 3 0

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARAGÖL 99 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,423 237,270 15 205 388 388 15486

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 29 11 26,25 22 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe  cED     DA B Ed  b EB BDbeABAEcdAA   a 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal d AEEBBEcADEB  ECC       

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik      b                                  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 8 40

Türkçe 40 16 8 40

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 0 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 4 13

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY ÖZGEN 54 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,748 237,270 11 129 262 262 12313

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 42 33 33,75 28 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EabDEDDecDbedbEd EacEBEBDDeABAbAbAAeEAeB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal dDAdEdBEdAcEBEbaCCce     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  c  be Ea C  C bDC a C  Ba          eA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE İŞCİ 921 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,323 237,270 14 202 384 384 15312

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 30 15 26,25 22 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe  Ee DbeBE De   aEEDEDcE AcEBDbdABAacAeEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE      B             bBA

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CB a    C  D                 c         

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 2 0
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 4 38

TYT Sosyal 25 5 1 20

Tarih-1 5 2 0 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÇINAR KULAÇ 202 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,490 237,270 2 29 100 100 7382

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 50 14 46,50 39 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEaEDD  DABBEEC  de BEBDDBABAE dAABbACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CeAEEBBE A EB eECCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    ADC dE C  Cd eC      B    B       e  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DURU 117 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,978 237,270 12 172 335 335 14400

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 34 19 29,25 24 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED  aCADbdB Ed  CDcBEeDeBeBAbAdA      

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CDAEE BEc DE c ECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik      e  d C  C                  b       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen c a a               

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 10 48

Türkçe 40 19 10 48

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 3 13

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 5 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ŞAHİN 924 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,770 237,270 22 307 566 566 19354

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 20 1,00 3 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 16 1,00 3 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 18 48 6,00 5 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe aDEadc ae cdaEaeacee aceDDadB           

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal beecEdaEeA beECEaCee     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik a  eeeAacbCdeCBaabDbc ea                

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 20 15

Türkçe 40 6 20 15

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 5 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 5 0
Metni yorumlar. 5 0 3 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 1 13

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 1 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 16 13

Matematik-1 40 5 16 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 3 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN KAŞALTI 950 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,860 237,270 8 97 211 211 10863

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,15 8,24 9,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 43 17 38,75 32 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe EECcD BdaDDeAdaDEEaEDAEdABEBDDBABACBAcEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE Ddbc BaebEBDDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Fen                 aAd 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ YILDIRIM 56 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,633 237,270 7 73 170 170 9633

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 45 14 41,50 35 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DABBEDD  EC EEDEDAEEABEBDDBAdAeB BEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal bd e E  B C EBbDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik    C  C  b  D    c   d       b          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen a    c            E 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 3 80

Türkçe 40 32 3 80

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 0 3 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ERGÜL 903 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,860 237,270 21 302 555 555 19095

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 20,22 18,73 22,01

Toplam: 120 13 18 8,50 7 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe cDEDb ceeDAdBcEe Ea Eea D BAabb ceAe  e 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 18 33

Türkçe 40 13 18 33

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN SOY 7 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,200 237,270 16 208 397 397 15699

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,66 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,97 2,63

Toplam: 120 31 23 25,25 21 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED  DadDAeBEEd aacdBEeDbBA AEAEbAe de 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal Ca EEBBE  cE  eECCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A   a     C   a                      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen     d               

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 4 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 4 38

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YALIN 175 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,233 237,270 1 12 69 69 5753

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 22 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,22 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,19 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,13 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,08 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,15 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 2,66 4,53 9,32

Toplam: 120 56 14 52,50 44 31,38 29,69 40,26

TYT Türkçe cECEDAdBaDDC dCDEEbEDAEdABEBDDBABACcABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADdEBABBe EBDDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bCdCE C  Ca  CA  c   c                  

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 2 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TUNÇ 875 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,955 237,270 17 299 549 549 18959

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 14 18 9,50 8 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED   ecDAaB Ed ECcb Ed                

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal dDc  e    cd   ECC e     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik       c   a                             

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  c       d          

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 8 25

Türkçe 40 10 8 25

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 1 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLER 876 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,458 237,270 12 235 450 450 16778

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 31 40 21,00 18 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe dDbDEDeecDcBdaECEdCabcaecDBcabEAdAAecbCc

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal aaAbEBBEBADccdadCCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     D         cb              b  BE     

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen bee d d             

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 7 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 2 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 5 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN CAN 750 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,963 237,270 7 157 301 301 13448

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 37 22 31,50 26 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDbDDC DABBcEd EC cecBDDBAdAEAbAAedAe 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  D  cBBEcAcddbeECCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     De       d          B           DA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU TORA 845 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,990 237,270 9 171 334 334 14399

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 35 21 29,75 25 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DABB D acECDcEDEDAE ABE D eABcCec Ed

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal db a EcABB  EBcDCDC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  a ec C     ad       c            e     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 2 38

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 0 3 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇEL İK 319 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,670 237,270 4 93 204 204 10745

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 9 8,75 22 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 46 35 37,25 31 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EDbDE DecDABBaEC    EBaeDD bBAcAdAABEdbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal bacEEdBEBeDEB eECCee     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    bb AcEdC  CdCDaa b AEB   dB       A  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen bc Cd a   a ee      

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 2 0
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 4 38

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 9 28

Matematik-1 40 11 9 28

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 1 33
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 4 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAĞAN DİKBAŞ 593 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,515 237,270 3 70 166 166 9397

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 45 17 40,75 34 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDc ea DAdBEEC ECeEBEdaDBABA          

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal dDAEEBBEcADEB  ECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  c ADC aa CcDC CeCa  C d             A  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 7 50

Türkçe 40 20 7 50

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 0 25

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 7 25

Matematik-1 40 10 7 25

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ŞAHİN 828 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,645 237,270 2 68 164 164 9378

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 45 16 41,00 34 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe aEC DA B aDe ECccEbEDAbdABEdaDBABACBA   

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEA bEeABBe EBD CDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik   B E C  C  be     A     c B     B A    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 2 38

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA  VEGİLİ 401 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,813 237,270 8 166 329 329 14296

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 36 27 29,25 24 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe E ED  eCADbcBcEa ECcEBaBDbBA dEAcAAd  eB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  ac E BE eDE   ECCDa     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  ecA a bdAa DCaCebb                 eA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 4 25

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KULAKSIZ 831 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,033 237,270 15 278 517 517 18149

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 19 18 14,50 12 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe cE  Db B e b  C EdcED b                 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal bE a EeAB e EBDc         

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  b CaeC     D      A                    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e D           d e   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 7 18

Türkçe 40 7 7 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 2 0
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİNEL ÖZER 918 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,738 237,270 20 312 571 571 19487

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 7,26 8,24 9,39

Toplam: 120 15 40 5,00 4 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EbEDEa CbDABBcEb Ea b aeDbcbdc cbedaacba

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal acecbcBdBAbcecabebea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 4 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 6 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 7 0

TYT Sosyal 25 3 17 12

Tarih-1 5 0 5 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA ŞENDUR 669 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,028 237,270 5 139 278 278 12652

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 38 17 33,75 28 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EbEDb bCcDAaBcECEEbDEBEBDeBAcAEAdAAddAC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal e    BBEcADE   ECCDe     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A  A        e        c               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN BULAT 613 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,365 237,270 10 177 341 341 14470

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 36 30 28,50 24 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe cbC DAaB bca ECDEcaEDbbdABadDDBAdAaBABdA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal bEbD EcABBe ad eCaCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bd C    cb         AB    a B     BD     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RANA UÇUN 841 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,520 237,270 1 32 104 104 7492

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 51 20 46,00 38 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED cDaADA BEEdE C aBEeaDB BcEAdAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal daA EeBEecDEB eECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     De  a C  C CcC  c       BB  DB  DA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    Ca C             

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ABLAK 888 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,660 237,270 19 310 569 569 19419

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 1 0,75 2 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 7 9 4,75 4 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe cE                                      

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal    ed    d               

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DC C  C            bBd                  

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ceba                

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 1 3

Türkçe 40 1 1 3

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 1 0
Metni yorumlar. 5 1 0 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 0 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 0 3 0

Tarih-1 5 0 2 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜNDÜZ 800 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,383 237,270 14 264 498 498 17682

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 22 19 17,25 14 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDceaCbDbdBbEdEECe  d D B      AAa    

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal     EBaddcDEB  aCCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A                                    

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 1 13

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 1 0 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ALANLI 869 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,030 237,270 16 282 524 524 18297

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 14,42 18,73 22,01

Toplam: 120 18 15 14,25 12 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe EbbD   abDbBdcEa ab EBbeDDBA cEAEAABbAe 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 3 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 4 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ULUS 339 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,080 237,270 13 251 473 473 17111

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 20 8 18,00 15 23,95 29,69 40,26

TYT Sosyal bD   BBEBA        D      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  caADac   C  CBCba    A Bc  BB    E DA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 3 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AYDIN 868 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,428 237,270 6 148 289 289 12874

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 38 18 33,50 28 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DAcBaeDCAEacEEDEDAEdABEBDDBABACBABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAa EcABe               

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik b  bc C eC   ab                         

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN HANCI 838 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,148 237,270 11 181 347 347 14694

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 3,85 4,53 9,32

Toplam: 120 35 25 28,75 24 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DeBBE DaAaC cEDbDAddABE DeBABAb ABEc

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEcaaEeABBecE DaCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  bBba d     a                           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDI Z 16 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 3 -0,75 -2 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,26 8,24 9,39

Toplam: 120 14 7 12,25 10 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe b d    a                                

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAeCEcABBC cB DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 0 3 0

Türkçe 40 0 3 0

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 2 0
Metni yorumlar. 5 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 0 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS KAYIKCIOĞLU 877 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,208 237,270 18 305 563 563 19298

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 21 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 14,42 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,14 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,26 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,85 4,53 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,22 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,00 0,97 2,63

Toplam: 120 17 42 6,50 5 23,95 29,69 40,26

TYT Türkçe aabbDdccEeeeddaaccbbDdaaeeccbbaABbCcddEe

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal cEA eEBABB               

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik     c       D                           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Cb C           cbdca

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 1 4 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 5 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 0 5 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 7 30
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 6 25

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
80 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,435 237,270 2 50 135 135 8465

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 48 15 44,25 37 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DABB DDC ECcEEDEDAEEbBcBDaBAdAdBAcEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADCEcABB  EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik         e   D c  e ABB       e          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 17 1 68

Tarih-1 5 5 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS ADEM KISACIK 906 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,250 237,270 22 259 487 487 17436

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 20,44 18,73 22,01

Toplam: 120 20 5 18,75 16 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDEeaCeDABBEEd EC EBEdDD A            

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 5 50

Türkçe 40 20 5 50

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN YAYKIN 53 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,585 237,270 17 233 448 448 16772

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 24 10 21,50 18 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDaD C DA BEEC bCDE E  eeA  E         

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  a EEd  a      ECCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik      a       C                          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 4 45

Türkçe 40 18 4 45

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 0 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 2 13

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN AYDIN 597 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,908 237,270 12 173 336 336 14406

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 34 21 28,75 24 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EcED   aADbaBaECEdCcbBEBDbBAa E  AABEcb 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  e  E abc DEBEecCCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    ADC c  C  C  c                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 3 50

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÖZYURT 870 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,478 237,270 5 103 221 221 11261

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 42 21 36,75 31 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDc DaADbcBcEd EaDEBEeDDBABAEAdAAadACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  eAdE BE  cEBEbECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A C  c    CB  C  b                   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  c    a             

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL BELEN 887 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,453 237,270 8 146 286 286 12739

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 36 12 33,00 28 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe E ED     DABBEEb   b BEdDDcABAEAdAABEAC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  b  EBBE ce BbC      Bda 

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A          B e           BBA         

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 5 60

Türkçe 40 24 5 60

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 0 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ÖZDEMİR 18 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,688 237,270 3 72 169 169 9626

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 46 17 41,75 35 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DABBaDDb dCacEDEDAEdABEBDDBAcACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADCE ABdCaEBccCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bd    a D    e                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 5 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURÇİN OKURGAN 106 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,993 237,270 7 140 279 279 12656

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 40 25 33,75 28 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDE bCADbBBEEdEEaDEdbBDbBAdAEAbAABEAdB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  aeEddBEd DEdEeaCCee     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik c  ADb  d    Ce b                       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 1 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KARARMIŞ 115 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,238 237,270 9 152 294 294 13149

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 41 32 33,00 28 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe aECEDAaBEDDCAECaaEbEDcbdbBbeDDeAeAbBABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEA eEd BB  EBDeCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bC  a a ab   e                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Cd     e c aa B aAb 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KUL 125 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,810 237,270 24 296 546 546 18921

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 1 9,75 24 20,44 18,73 22,01

Toplam: 120 10 1 9,75 8 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED  Db DABB E                         

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 1 25

Türkçe 40 10 1 25

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 0 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 0 20
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 0 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ARA 773 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,085 237,270 13 182 348 348 14702

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 10 -1,50 -4 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 37 32 29,00 24 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEbEeDabDeecEE  ECDEBEaDbBdBAEAEAeBcAbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  eAEE BEBAaEB eaCCee     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik aba cC da d    be    d                  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen dDc                 

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 10 3

Matematik-1 40 1 10 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 3 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALIŞIK 912 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,800 237,270 6 135 269 269 12422

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 38 15 34,25 29 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDE D ADA B Ed EecEBEBabBA AEAdAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  e Ec BE  cEB  ECCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik a  ADe       d C         d              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAŞEGEN 44 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,825 237,270 10 160 306 306 13585

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 35 13 31,75 26 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe  E  DbBB  baAEC EEDEDd EAdEdDDBABAb ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E       B ebEBD CeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik    Cd      b                            

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C     c             

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 7 63

Türkçe 40 25 7 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 1 0
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 1 75

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 1 0 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAKAN 874 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,495 237,270 16 216 415 415 16101

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 25 6 23,50 20 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED  DC DAaBbEC EC aBEeDDBA            

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal     E          E         

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    AD  c     C  eC                      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 4 48

Türkçe 40 19 4 48

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 0 25

TYT Sosyal 25 2 0 8

Tarih-1 5 1 0 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜNEY 85 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,630 237,270 15 215 414 414 16087

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,44 18,73 22,01

Toplam: 120 27 11 24,25 20 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EEa DAdBb DCAECcEEDEDAEdAdEdDeeAdAbBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZEL 908 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,478 237,270 14 184 350 350 14762

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 31 15 27,25 23 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe aEdaDAdBc  a   aEEDEDAEdABEeDbBAB       

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEccaEeABB               

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik D  C  C  C  De      B             D     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 10 45

Türkçe 40 18 10 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 2 25

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK MEŞE 905 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,150 237,270 20 243 459 459 16880

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,44 18,73 22,01

Toplam: 120 24 11 21,25 18 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DABdE DCAECDdEDEDAbdcdEdD BAdA  ABdd

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TATLIŞŞ 834 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,310 237,270 1 23 89 89 6701

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 53 18 48,50 40 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DA BceeaAdaaEEDEDAEdABEBbDBABACBABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEADdEcABB  EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DC Ca C eCa DC a   A     d   C     A    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SARI 362 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,453 237,270 4 94 206 206 10771

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 2,39 4,53 9,32

Toplam: 120 43 19 38,25 32 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EEe DABBb DCbECcaEDEDcbdABEdDbBAeAeBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEeb EB BBC EdDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik b  C  C Dd  De                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN DÜZGÜN 409 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,825 237,270 21 253 478 478 17204

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 23 13 19,75 16 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe cEa DA Ba DeAECDEd E AE A E   B ec      

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E  baE  Be  E   ecC      

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  b                                D     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen    C                

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 7 40

Türkçe 40 16 7 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 1 30
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 0 25

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYDUVAN 871 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,720 237,270 23 266 500 500 17785

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 20,44 18,73 22,01

Toplam: 120 18 4 17,00 14 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED DDC DA BaEd  C EBE   B    A  A   ec

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 4 45

Türkçe 40 18 4 45

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 0 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 0 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TİKEN 873 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,315 237,270 19 240 455 455 16790

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,11 8,24 9,39

Toplam: 120 25 14 21,50 18 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EcbD  bCeDABBaEd EacEBEdDbBA Ab dA      

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  cAEEBBEeAD              

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 3 13

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MUTLU 606 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,768 237,270 11 164 312 312 13940

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 35 17 30,75 26 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe aE  DAeB   eA C EdDEDbEdABEBDeBAdACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Ec e  c  Bd EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik     d     b De                          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZER 885 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,335 237,270 18 239 454 454 16788

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 24 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 20,44 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,07 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,11 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,39 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,28 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,16 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,28 0,97 2,63

Toplam: 120 29 30 21,50 18 28,74 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDc cabDA BEEd dCcEB eDbBA bEA A c  b 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal aDcdEdBd bDEB eECCec     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik bd   C          c                   b   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen dec C      c  e     

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 3 25

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 1 3 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI SENA TOK 872 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,040 237,270 9 95 209 209 10827

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 42 14 38,50 32 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDEDDCADABBdEC ECbEBEeDDBAeAEAdAAB ACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal dbedEeBE  cdBE      ABA  

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik        E         C          a           

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 1 75

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN YAR 602 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,608 237,270 5 77 177 177 9875

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 45 16 41,00 34 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDbDDCADABBEECEECcEBEeDbBABAEAdAABdAdB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal baAEEdBEcecEBadECCDa     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik                             B           

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE YILMAZ 23 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,568 237,270 2 22 88 88 6677

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 53 17 48,75 41 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDb DaADAdBEEd ECcEBEBDDBABAEAdAABbACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal daAEEBBEcADEB eECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    ADC aE C    CeCa  C d             A  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET CEZAN 795 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,468 237,270 16 154 296 296 13236

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 38 22 32,50 27 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDc eCADbBBEEacECaEdEeDDBAddEAdAAdEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal eeAbb BEcecEBE ECCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik D   b   c                               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 1 4 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR MEMİŞ 4 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,645 237,270 6 81 186 186 10242

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 44 17 39,75 33 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dDED eDabDABBEEe dCcEBbBDDBAeAEAcAABEAdB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  DAEEeBEcADEBEeECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik              C C                        

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen d                a  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 0 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EDİŞ 889 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,245 237,270 11 101 219 219 11161

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 43 21 37,75 31 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EbbDb DeeDbBB ECEECeEBbdDDeABAEAbAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CaAEEdBbcAcEBbaEaCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik a  A a                          D       

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  D C                

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURU 84 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,850 237,270 1 14 72 72 5790

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 55 10 52,50 44 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DABBEDDCAECDEEDEDAEbABEBDDBAdACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Eaca EB BBe EBDDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik         DCD          eC A   Ad          

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 2 93

Türkçe 40 37 2 93

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAYA 840 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,000 237,270 18 199 378 378 15241

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 31 16 27,00 23 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe cE  DAdB  DCAECaEEDbDAdEABdeD  A d B   A

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal cE e Ec Bae E cDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik     c        e     A                    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 8 53

Türkçe 40 21 8 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 1 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 3 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 1 25

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT RANA DEMİREL 849 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,455 237,270 8 88 197 197 10512

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 44 21 38,75 32 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDaDDeADABBaECEECDEBdeDDebdAEAdAABEAac

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  D EceBEc DEabCECCee     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  A ADa cc C  C                          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARA 894 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,288 237,270 10 98 212 212 10925

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 43 18 38,50 32 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe cECEDABBEaDCcEacEEaEDAEdABbBDDBABACBABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Ea D EcABBe     CeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik     a       D                           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CC ece   c          

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI AYNACI 839 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,310 237,270 12 108 226 226 11385

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 42 21 36,75 31 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe aECEDABBaeDa EacEdDEDAEcABEcDDBABAC ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEba beeBddEEBaDCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CBb               A                    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen a     c             

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BOZ 0 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,040 237,270 17 170 333 333 14396

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 35 22 29,50 25 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDbbDCADAdBaEC ECccabeDDBABdbAbAABEAaB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal   d E Bb  DEB eEaCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     D        b          d               

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  c e                

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 1 1 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AYKAN 913 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,435 237,270 14 130 264 264 12341

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 39 20 34,00 28 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDbDDe DAdBEEC ECDcBEdbDBAeAdAdAABdAC 

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  cc E  Ea eEBbeECbeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    AD   d C  dBC                        

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SAİT GÜVENKAYA 614 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,223 237,270 15 150 292 292 13020

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 39 24 33,00 28 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DbBB  cabdCaEEDEDcdEABEeDbBABAe ABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE D EBABde EBDDCeaE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik bbaCc              Ad                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ca  c               

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN TOZUN 52 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,788 237,270 20 315 575 575 19611

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 8,31 8,24 9,39

Toplam: 120 15 45 3,75 3 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe aEacDABBcaDabcbDEaebcdcbAebcDaebcAedbeEb

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EabcbdabeeacbebaCDba     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 5 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 2 8 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 1 7 13

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR GÜLER 891 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,943 237,270 4 66 162 162 9341

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 2,67 4,53 9,32

Toplam: 120 47 23 41,25 34 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDaDDbcDABBbEabECDEBEeDDcAedEAdAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal   A EBBEecDEBbaECCea     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    A  c EdC   BCeC      B   aBb         

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 0 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ TUNÇ 354 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,975 237,270 3 65 161 161 9334

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 47 22 41,50 35 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDbDD eDABBaEC EC EBEBDDBABAEAEAAeEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal eaAEEdBbecDdBbeEbCeb     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik    b e  E C  C C       E             A  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen     e      b     b e

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 3 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE BOY 836 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,383 237,270 19 254 479 479 17243

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 26 26 19,50 16 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDEeDbbDAcBbaCEEacceE      AbA    ccaB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal a cEEaBEdcDdBc ECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik   a D                               e   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen                c    

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 15 38

Türkçe 40 15 15 38

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 1 30
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 4 20
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 4 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE GÜLER 482 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,428 237,270 7 84 192 192 10401

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,31 8,24 9,39

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,67 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,10 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,15 0,97 2,63

Toplam: 120 43 13 39,75 33 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe dEC DbBBEDDCAECbEdDEDAEdABcdDDBAeACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EdeadE  B  EdBDDC CE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik          C                              

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C                   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE KESKİN 901 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,000 237,270 13 127 260 260 12277

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,66 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,44 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,15 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,31 8,24 9,39

Toplam: 120 38 12 35,00 29 35,45 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DbBBaecb  CDEEDEDdEEABEBDbBABACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal      Ec B ebEaDDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 10 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SEY EKLİ 820 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,288 237,270 1 57 148 148 8936

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 2 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 17,62 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,00 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 1,75 4,53 9,32

Toplam: 120 46 11 43,25 36 24,00 29,69 40,26

TYT Türkçe EEdEDABB ecCAECDEEDEDAEd BEdDDBAdACBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE b EaABed EBD CDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik    b     C          B                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA 706 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,010 237,270 2 313 572 572 19505

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 2 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 5 4,75 12 17,62 18,73 22,01

Toplam: 120 6 5 4,75 4 24,00 29,69 40,26

TYT Türkçe EEb DbBB       cEdb                     

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 5 15

Türkçe 40 6 5 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 0 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATALAY ÇÖRTÜK 755 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,573 237,270 13 194 370 370 15087

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 33 25 26,75 22 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe dDEDEDDeADAcBEEa    EBddD               

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  eAEEdBEe cEd  ECCe      

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik     baA E C    CbC  b   Be              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen bec dD e  CcD  d e  

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 6 38

Türkçe 40 15 6 38

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 4 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 4 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ERGÜL 754 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,715 237,270 4 34 107 107 7565

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 55 32 47,00 39 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEDEDDa DAcBcEC EdcEBEdDDBAdAEAdAAcEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  bcEE BE  DEaaeECCDD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  e  b AEdAe bC Ce D   A  d              

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  eeCCDebcaCcDCeEACbe

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 2 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 2 33
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 3 3 43

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA KIR 760 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,893 237,270 15 212 409 409 15983

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 28 17 23,75 20 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe cEa eAeBEDDC dCaE                       

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAa  c        DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  d  E d eC  D      bB      B     BDe    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen        CDDe  De d  C

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 6 23

Türkçe 40 9 6 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 0 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU NAZ DURSUN 692 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,765 237,270 6 44 125 125 8190

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 15 10 12,50 31 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 51 30 43,50 36 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EDbDaDDe DbBBcEC E DEBEdDeBABAEAdcdBbAdB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal CeAEE BEB ac             

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  ABbe AEadC DdBCDC  b AEBa c B  b   eA  

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  e C   D   cD  cda B

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 4 1 80

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 10 38

Matematik-1 40 15 10 38

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 5 2 56
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 1 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE NUR 799 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,095 237,270 8 53 140 140 8622

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 46 15 42,25 35 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EE  DAdB   b Ea c bEDAE ABE   BABACBAB A

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAa  e Bde EdD CDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CBCEdC eC  DaAE A ABd  A               

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C   c               

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 5 55

Türkçe 40 22 5 55

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 2 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 0 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 0 63

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 5 1 56
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ELİYATKIN 767 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,378 237,270 10 82 188 188 10269

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 40 12 37,00 31 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EE  DAdB   a  C    EDA   B dD   B       

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E AD Ee Bd  E  DCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DdBCEdd DC  DCA  e ABB  A  B     B AE   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen    e      e        a

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 3 30

Türkçe 40 12 3 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 0 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 0 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 1 48

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 1 44
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL EMİK 700 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,808 237,270 2 16 77 77 6026

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 57 20 52,00 43 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDEDea DABdEEdEdCDEBEBDDBAdAEAdAABEACB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal   cEE BE  DEdEeECCeb     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik   BADb cEdC     eC           B          

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen    C   D ECDDdacAd B

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 7 1 88

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 1 0 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYDIN 636 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,720 237,270 5 36 111 111 7663

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 53 29 45,75 38 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe cEdEDAaBE DC dCcEEDEDAEbABEeDDBABAeBABdA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal E eb Ed B dEEBDaCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik aCeCE ecDC bDe     A       B      DA    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen Ce dce  D e  Da  cdC

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 3 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILDIZ 825 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,393 237,270 3 26 95 95 7105

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 48 12 45,00 38 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EECEDAdB De  ECDcEDEDAEEAca             

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal                 CeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCBCEAC DC  D A    ABdC AEBB    DBDAEcc 

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen     e   D  E De    a

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 5 48

Türkçe 40 19 5 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 1 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 3 2 30
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 2 0 25

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 1 44
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 3 1 50
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DEMİR 806 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,558 237,270 11 107 225 225 11360

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 43 26 36,50 30 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED   abDAdBcEe ECDEBadDeBAebEAdAABEdbB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  aAE  BE  DEB dECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  e AD   E C   abcC  A                   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen  e e   c   DeC E a a

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 2 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN MALAY 989 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,010 237,270 1 1 19 19 2689

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 24 4 23,00 58 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 72 23 66,25 55 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe cEC DAdBaD CAEC EEDEDAEdABEBDDBbdACBAeEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAD Ed Bde EBD CeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DdBCEdC DCD DCAE eBAB   A  BA  eDB AEE C

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C cecc CD ea De eAE 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 8 2 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 4 60

Matematik-1 40 24 4 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 1 44
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 3 1 50
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR KIZILCA 926 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,688 237,270 9 56 143 143 8779

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 47 18 42,50 35 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe aEC DAdB       cbEDbDAEdABEaDDBA Ae ABEd

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAa    B   EB DCaCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCaCEeC  C cDaA  A  B      B      e     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CC   e  D eE D      

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 9 53

Türkçe 40 21 9 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 2 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GENÇ 815 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,640 237,270 7 51 138 138 8549

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 47 18 42,50 35 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EEC DABBb bb ECDEEDEDAEcABEeDbaABAbeABdA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal                DCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik c BCEdC eCD DC   A ABc           BD     

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen         b eE D   bc 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 5 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAYAR  OSAN 746 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 36,63 29,69 40,26

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR ARSLAN 716 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,760 237,270 16 281 522 522 18210

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,92 18,73 22,01

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 12 -3,00 -15 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 23 36 14,00 12 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe EEd DAaBd  a Eb aacEDAccABcdDbaAdAC AdEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Matematik aba a    C   eA   eA ab A     B         

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e beee  ecd   e abc 

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 3 5 38

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 12 0

Fizik 7 0 5 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ATMACA 751 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,805 237,270 14 203 385 385 15360

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 6 5,50 14 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 31 24 25,00 21 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe cEd DAdd aDC aC E                       

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAebEBbdBC    DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DC aEdC DCcEDeAE                        

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e   cebebDCac   eA  

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 6 18

Türkçe 40 7 6 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 0 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 2 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ ÇALIŞIR 651 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,893 237,270 12 141 281 281 12679

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 17 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 18,92 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 2,02 2,07

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,23 8,24 9,39

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 10,03 4,53 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,26 0,73

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,73 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,28 0,71

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,25 0,97 2,63

Toplam: 120 40 28 33,00 28 36,63 29,69 40,26

TYT Türkçe bEC DA da ca aCD  DEDbEbAcadDDBAdACBABb 

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EEAb Ec B e E  DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik c  CbdC eC   eA                  BDA    

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C   a  dbD Ecc  a   

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 1 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 6 4 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 2 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
816 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 1 1 0,75 1 30,15 29,69 40,26

TYT Fen        Dc           

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB

Soru No 12345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATACAN 789 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,860 237,270 1 19 84 84 6441

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 15 1 14,75 37 6,18 4,53 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 54 23 48,25 40 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe aEa DAdB DDbAECDEEbEDAddABEeDDBABAecABbA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal Ecca EeABdeaEdDDCDCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik DCBCaAC  C EDCA  ABAB                   

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen e   c     C  c      

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 4 50

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 1 38

Matematik-1 40 15 1 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÖZKÖKELİ 521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,425 237,270 13 217 416 416 16109

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 18,99 18,73 22,01

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 6,18 4,53 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 27 15 23,25 19 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe  E  DABBbb CAECc   EDdb Aabe DBA AaBABEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Matematik  CBCa C cC   a  a   B     a             

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen       b             

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 9 53

Türkçe 40 21 9 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 0 33
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 1 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 5 3 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CESUR CCC 723 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,238 237,270 12 187 354 354 14801

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 6,18 4,53 9,32

Toplam: 120 32 17 27,75 23 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DAcB       cEdebDAEEABbeDDBABAbBAe b

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal EE   Ea Be  E  DCeCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik aCdC  C     D                           

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 3 2 60
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 4 3 50

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 0 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK BAYLAN 705 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,453 237,270 6 64 160 160 9278

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 6,18 4,53 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 48 28 41,00 34 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe aEd DbaBaDDC  CDccaEDAEbABaBDbBAeAC eBEA

Cevap Anahtarı A EECEDABBEDDCAECDEEDEDAEEABEBDDBABACBABEA

TYT Sosyal  Eeb E  B C EBD  e       

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik cCa EdC DCc DCAE   ABa    B             

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen C  Ccc Cb e  De acEC

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 0 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 2 3 40
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 7 3 70
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 6 2 75

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CAN TRZ 663 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,940 237,270 14 224 429 429 16414

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 6,18 4,53 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 26 20 21,00 18 30,15 29,69 40,26

TYT Sosyal EEAD E   de EBDeCbCE     

Cevap Anahtarı A EEADCE9ABBCEEBDDCDCEDCABA

TYT Matematik  CaCcAC     DC   A ABc  A     B         

Cevap Anahtarı A DCBCEACBDCDEDCAEDABABBCDAEBBACBCDBDAEEAC

TYT Fen CbDdcebdb ea Da edEa

Cevap Anahtarı A CCDCBDECDDCEBDBDCAEC
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 13 20

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN Y 763 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,900 237,270 4 54 141 141 8645

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 6,18 4,53 9,32

Toplam: 120 46 16 42,00 35 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe EDED e e DABBaEd EC bBEdDDBABAEA AABdAeB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal  a   dBEc      ECCeD     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik   B DCA EdC cCBCeC   d EB    B   B      

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 2 40
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 2 63

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 1 0 17
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKINCI 725 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,938 237,270 19 300 550 550 19002

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 6,18 4,53 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,35 0,26 0,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 0,43 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 0,28 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,52 0,97 2,63

Toplam: 120 13 17 8,75 7 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe EcEadccCdDAddaEb dC c                   

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal daAEE                    

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik  A  D                                   

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

TYT Fen Ecc e               

Cevap Anahtarı B EDBCCDCDBECDDCCEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 12 18

Türkçe 40 7 12 18

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 1 2 20
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 1 1 10
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 2 3 40
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 2 12

Tarih-1 5 3 2 60

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme
(2024)

ORDU / FATSA / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL D 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,875 237,270 10 122 254 254 12168

Puanı Hesaplanan: 317 585 585 20126

Katılımlar: 20 325 607 607 20882

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,99 18,73 22,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,87 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,29 2,02 2,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,59 2,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,75 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,42 8,24 9,39

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 6,18 4,53 9,32

Toplam: 120 39 17 34,75 29 30,15 29,69 40,26

TYT Türkçe EDEDEeDbAabBBEde EC EBEeDDBABbEAdAABcAeB

Cevap Anahtarı B EDEDEDDCADABBEECEECDEBEBDDBABAEAEAABEACB

TYT Sosyal    EEdBE  aEd CECCeb     

Cevap Anahtarı B CDAEEBBE9ADEBECECCDDABACD

TYT Matematik         E   cCB                         

Cevap Anahtarı B DABADCAEEACBDCBCDCDEACAEBBCDBBACDBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 5 4 1 80
Metnin tema ve konusunu belirler. 10 9 1 90
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 5 3 2 60
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 3 1 2 33
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 8 5 3 63

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 0 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 6 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
