
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MALAY 12A 31 7 29,25 12 3 11,25 14 7 12,25 10 6 8,50 67 23 61,25 323,513 1 1 77 362 21745

2 801 İHSAN AKÇALI 12F 31 5 29,75 14 5 12,75 14 3 13,25 5 2 4,50 64 15 60,25 320,268 1 2 82 390 22812

3 620 ARDA CANBAZ 12F 27 5 25,75 17 2 16,50 16 4 15,00 3 3 2,25 63 14 59,50 318,433 2 3 85 404 23470

4 618 AKİF ALIŞ 12G 31 8 29,00 11 9 8,75 19 4 18,00 61 21 55,75 306,595 1 4 99 492 28097

5 695 ELİF YILDIZ 12C 31 4 30,00 14 3 13,25 8 1 7,75 3 0 3,00 56 8 54,00 301,300 1 5 108 536 30429

6 634 GAMZE YILDIZ 12E 29 5 27,75 15 3 14,25 10 2 9,50 1 0 1,00 55 10 52,50 296,983 1 6 115 571 32439

7 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 30 10 27,50 15 5 13,75 10 0 10,00 1 2 0,50 56 17 51,75 294,730 1 7 118 593 33496

8 822 NEHİR İPEK 12C 32 8 30,00 14 5 12,75 9 3 8,25 1 1 0,75 56 17 51,75 294,415 2 8 120 597 33656

9 929 M SAİD AKTEPE 12G 35 5 33,75 12 6 10,50 6 3 5,25 2 1 1,75 55 15 51,25 292,458 2 9 128 615 34556

10 746 OSMAN TAYAR 12A 32 8 30,00 13 6 11,50 5 10 2,50 9 10 6,50 59 34 50,50 290,870 2 10 131 631 35300

11 772 MEDİNE YARGICI 12D 30 6 28,50 15 4 14,00 5 3 4,25 3 2 2,50 53 15 49,25 287,130 2 11 141 676 37094

12 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 22 9 19,75 11 7 9,25 13 6 11,50 9 5 7,75 55 27 48,25 285,458 3 12 148 698 37946

13 690 BURCU İKİZ 12G 33 3 32,25 12 5 10,75 6 1 5,75 51 9 48,75 285,033 3 13 149 701 38156

14 754 BERAT ERGÜL 12A 27 11 24,25 10 7 8,25 8 6 6,50 11 9 8,75 56 33 47,75 283,403 4 14 154 723 39058

15 789 ATACAN ATİKLİK 12B 31 9 28,75 11 9 8,75 10 3 9,25 1 2 0,50 53 23 47,25 280,978 1 15 159 749 40316

16 815 SUDENAZ GENÇ 12A 27 8 25,00 11 4 10,00 6 8 4,00 9 6 7,50 53 26 46,50 279,480 5 16 163 763 41122

17 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 27 11 24,25 17 2 16,50 6 3 5,25 50 16 46,00 277,768 3 17 167 785 42051

18 825 HİLAL YILDIZ 12A 23 11 20,25 7 7 5,25 12 3 11,25 9 2 8,50 51 23 45,25 276,363 6 18 169 796 42821

19 664 ENES AYDINLIK 12F 26 12 23,00 16 4 15,00 7 4 6,00 1 0 1,00 50 20 45,00 274,950 3 19 172 820 43645

20 753 ZEYNEP OCAK 12F 26 7 24,25 16 1 15,75 4 3 3,25 46 11 43,25 269,463 4 20 184 881 46748

21 813 SILA KUL 12C 27 9 24,75 12 6 10,50 9 4 8,00 48 19 43,25 269,398 3 21 185 883 46778

22 680 OSMAN CAN * AN 12C 26 11 23,25 16 4 15,00 5 5 3,75 47 20 42,00 265,818 4 22 191 919 48926

23 803 İREMNUR YILDIZ 12C 29 8 27,00 13 5 11,75 3 1 2,75 45 14 41,50 263,820 5 23 193 947 50054

24 856 BURAK K 12G 26 11 23,25 14 3 13,25 4 1 3,75 1 0 1,00 45 15 41,25 263,593 4 24 195 950 50180

25 82 HAVVA ALANTEPE 12E 28 10 25,50 14 4 13,00 3 4 2,00 2 6 0,50 47 24 41,00 262,525 2 25 197 955 50828

26 763 EKİN YILDIZ 12B 22 9 19,75 7 6 5,50 11 5 9,75 7 7 5,25 47 27 40,25 261,198 2 26 199 969 51599

27 751 YAREN ATMACA 12A 18 3 17,25 10 5 8,75 10 6 8,50 8 10 5,50 46 24 40,00 260,778 7 27 200 973 51826

28 738 İLKNUR CİVİL 12D 30 8 28,00 10 5 8,75 4 1 3,75 44 14 40,50 260,670 4 28 201 974 51891

29 996 AKYÜREK 12F 27 8 25,00 13 6 11,50 3 7 1,25 4 6 2,50 47 27 40,25 260,405 5 29 202 977 52041

30 770 SANCAKEVSER 12E 27 10 24,50 11 7 9,25 4 1 3,75 3 3 2,25 45 21 39,75 258,950 3 30 204 995 52912

31 782 ŞEYMA GERİŞ 12C 29 8 27,00 10 8 8,00 4 4 3,00 3 5 1,75 46 25 39,75 258,605 6 31 206 1000 53153

32 808 MERVEUSA 12C 25 13 21,75 16 4 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 45 22 39,50 258,523 7 32 207 1001 53200

33 103 SUDENAZ DAĞDELE N 12C 26 9 23,75 11 6 9,50 6 2 5,50 1 2 0,50 44 19 39,25 257,468 8 33 210 1010 53823

34 823 EMİNE ÇAĞLAR 12B 26 11 23,25 7 3 6,25 5 0 5,00 5 5 3,75 43 19 38,25 254,643 3 34 219 1042 55529

35 799 GÖZDE NUR 12A 19 4 18,00 12 0 12,00 3 0 3,00 6 4 5,00 40 8 38,00 254,620 8 35 220 1043 55543

36 700 HAZALEMİK 12A 24 13 20,75 8 6 6,50 3 0 3,00 9 5 7,75 44 24 38,00 254,373 9 36 221 1050 55684

37 779 RABİA TÜRE 12G 24 14 20,50 11 4 10,00 6 4 5,00 4 6 2,50 45 28 38,00 254,195 5 37 222 1053 55810

38 623 NUR PIDIJCI 12C 24 3 23,25 13 3 12,25 1 2 0,50 2 0 2,00 40 8 38,00 253,818 9 38 224 1058 56029

39 636 HİLAL AYDIN 12A 18 17 13,75 11 5 9,75 9 3 8,25 8 9 5,75 46 34 37,50 253,693 10 39 225 1062 56099

40 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 24 9 21,75 11 6 9,50 6 1 5,75 1 1 0,75 42 17 37,75 253,208 4 40 227 1070 56439

41 22 YAVUZ SELİM 12C 21 10 18,50 12 4 11,00 9 4 8,00 42 18 37,50 252,845 10 41 229 1075 56679

42 702 KADİR ALAN 12G 19 17 14,75 12 7 10,25 12 2 11,50 1 1 0,75 44 27 37,25 252,608 6 42 231 1077 56816

43 900 YUSUF TAŞLI 12E 21 11 18,25 15 2 14,50 4 1 3,75 1 1 0,75 41 15 37,25 252,153 5 43 232 1081 57123

44 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 23 14 19,50 11 3 10,25 4 0 4,00 4 2 3,50 42 19 37,25 252,100 7 44 233 1083 57145

45 722 AYSUN ÖZLEK 12E 28 9 25,75 11 2 10,50 1 1 0,75 1 2 0,50 41 14 37,50 251,923 6 45 234 1086 57275

46 774 MERT SAYILIR 12C 28 8 26,00 11 6 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 42 18 37,50 251,840 11 46 235 1087 57310

47 925 MUSTAFA BIÇAK 12C 24 13 20,75 14 6 12,50 4 2 3,50 2 6 0,50 44 27 37,25 251,818 12 47 236 1088 57318

48 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 22 14 18,50 13 3 12,25 6 4 5,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,620 5 48 237 1102 58049
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250
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KATILIMLAR

49 707 NECLA DURUR 12D 23 12 20,00 13 5 11,75 6 4 5,00 42 21 36,75 250,385 6 49 238 1104 58190

50 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 24 9 21,75 16 4 15,00 40 13 36,75 250,158 7 50 239 1106 58321

51 143 ŞERİFE ADAY 12D 23 14 19,50 14 5 12,75 4 8 2,00 3 3 2,25 44 30 36,50 249,785 8 51 243 1111 58555

52 749 SİMAY OCAK 12D 27 8 25,00 11 6 9,50 3 3 2,25 41 17 36,75 249,735 9 52 244 1112 58583

53 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 18 13 14,75 15 4 14,00 4 5 2,75 5 3 4,25 42 25 35,75 248,218 7 53 246 1134 59574

54 522 SUDENAS BERÇİN 12C 20 11 17,25 12 4 11,00 6 2 5,50 2 0 2,00 40 17 35,75 247,803 13 54 248 1138 59842

55 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 19 11 16,25 12 5 10,75 9 3 8,25 40 19 35,25 246,343 8 55 253 1159 60800

56 632 FATMA TORGAN 12G 25 8 23,00 10 3 9,25 3 5 1,75 1 0 1,00 39 16 35,00 244,750 8 56 257 1182 61788

57 686 YAVUZZ Y 12D 22 8 20,00 9 5 7,75 6 0 6,00 1 0 1,00 38 13 34,75 244,385 10 57 258 1186 62035

58 650 UMUT BAŞTÜRK 12G 24 8 22,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 13 34,75 244,065 9 58 259 1188 62246

59 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 24 14 20,50 11 4 10,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 40 22 34,50 243,485 11 59 263 1198 62645

60 736 İKRA TOPCU 12G 25 9 22,75 11 4 10,00 2 1 1,75 38 14 34,50 243,303 10 60 265 1200 62761

61 759 HAMZA CAM 12C 20 11 17,25 15 3 14,25 3 2 2,50 1 3 0,25 39 19 34,25 243,203 14 61 266 1202 62830

62 427 KADİRCAN SİLME 12G 16 17 11,75 13 2 12,50 11 7 9,25 2 6 0,50 42 32 34,00 243,173 11 62 267 1203 62851

63 15 KAAN AY 12B 21 11 18,25 9 9 6,75 8 2 7,50 3 5 1,75 41 27 34,25 243,133 4 63 268 1206 62882

64 780 SILA TEKYILDIZ 12G 22 10 19,50 11 7 9,25 3 1 2,75 3 1 2,75 39 19 34,25 243,010 12 64 269 1207 62970

65 611 AMANTUR NURUEV 12G 16 16 12,00 12 4 11,00 11 0 11,00 0 1 -0,25 39 21 33,75 242,355 13 65 272 1217 63380

66 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 23 12 20,00 12 7 10,25 4 1 3,75 39 20 34,00 242,080 6 66 273 1219 63564

67 820 BENGÜ SEYREKLİ 12D 25 9 22,75 12 3 11,25 37 12 34,00 241,723 12 67 274 1228 63797

68 621 ASLI SARIDİKEN 12A 19 13 15,75 8 3 7,25 4 1 3,75 8 5 6,75 39 22 33,50 241,393 11 68 275 1231 64001

69 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 22 16 18,00 14 5 12,75 3 1 2,75 39 22 33,50 240,830 7 69 277 1237 64346

70 710 SEÇİL 12E 28 9 25,75 7 0 7,00 1 0 1,00 36 9 33,75 240,578 9 70 278 1238 64497

71 705 DİLEK BAYLAN 12B 18 13 14,75 10 4 9,00 5 5 3,75 7 6 5,50 40 28 33,00 239,963 5 71 279 1245 64904

72 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 23 14 19,50 15 5 13,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 23 33,25 239,850 14 72 280 1246 64972

73 787 YİĞİT CAN DUVAN 12C 19 16 15,00 14 6 12,50 4 2 3,50 2 1 1,75 39 25 32,75 239,025 15 73 284 1256 65494

74 826 ZAHİT 12F 13 8 11,00 12 8 10,00 12 2 11,50 37 18 32,50 238,720 8 74 287 1261 65689

75 675 KEVSER KAYA 12B 25 10 22,50 8 3 7,25 2 1 1,75 2 3 1,25 37 17 32,75 238,030 6 75 288 1269 66178

76 699 GÜLSÜM ORHAN 12F 26 8 24,00 10 4 9,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 37 18 32,50 237,010 9 76 289 1279 66853

77 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 23 14 19,50 12 4 11,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 236,850 16 77 290 1280 66938

78 671 İLAYDA AĞCIK 12D 23 13 19,75 13 5 11,75 1 1 0,75 37 19 32,25 236,828 13 78 291 1281 66946

79 761 BÜŞRA 12E 28 8 26,00 6 1 5,75 1 1 0,75 35 10 32,50 236,770 10 79 292 1282 66980

80 804 İREMS KİLİM 12G 21 6 19,50 7 4 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 35 12 32,00 236,215 15 80 294 1289 67331

81 662 EDANUR VAN 12G 25 11 22,25 5 2 4,50 5 2 4,50 1 2 0,50 36 17 31,75 235,013 16 81 298 1301 68101

82 833 KEVSER 12B 26 14 22,50 9 4 8,00 3 7 1,25 38 25 31,75 235,010 7 82 299 1302 68104

83 674 KEREM TOPUZ 12G 19 11 16,25 9 8 7,00 7 0 7,00 1 0 1,00 36 19 31,25 234,303 17 83 301 1314 68591

84 659 AZRA KURU 12D 22 10 19,50 13 5 11,75 35 15 31,25 233,840 14 84 302 1321 68903

85 713 SUDE NUR ARITMA 12F 18 17 13,75 11 2 10,50 8 5 6,75 37 24 31,00 233,833 10 85 303 1322 68912

86 718 12D 25 8 23,00 9 5 7,75 1 2 0,50 35 15 31,25 233,385 15 86 305 1329 69213

87 670 HİLAL 12D 22 16 18,00 11 8 9,00 4 7 2,25 2 1 1,75 39 32 31,00 233,350 16 87 306 1330 69243

88 563 FATMA ER 12C 17 10 14,50 9 5 7,75 4 1 3,75 5 2 4,50 35 18 30,50 232,405 17 88 309 1339 69795

89 701 HİLAL ÖZEN 12B 18 9 15,75 9 2 8,50 4 4 3,00 4 3 3,25 35 18 30,50 232,193 8 89 310 1342 69951

90 793 ECEM YILDIZ 12F 25 11 22,25 8 11 5,25 4 3 3,25 37 25 30,75 231,973 11 90 311 1344 70092

91 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 15 8,25 12 7 10,25 10 3 9,25 5 11 2,25 39 36 30,00 231,618 12 91 312 1347 70315

92 706 MUSA YİNİ 12A 21 14 17,50 8 8 6,00 4 1 3,75 5 8 3,00 38 31 30,25 231,200 13 92 315 1350 70579

93 818 YELİZ BIĞRI K 12G 24 13 20,75 9 8 7,00 3 5 1,75 1 1 0,75 37 27 30,25 230,688 18 93 316 1356 70913

94 661 DİLARA KENDİR 12E 19 17 14,75 8 7 6,25 6 2 5,50 3 0 3,00 36 26 29,50 229,293 11 94 324 1378 71816

95 737 İLAYDA ŞAL 12E 25 9 22,75 9 8 7,00 34 17 29,75 228,888 12 95 326 1382 72078

96 784 TANER SEÇMEN 12D 18 11 15,25 13 4 12,00 2 0 2,00 33 15 29,25 228,353 17 96 330 1394 72463
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KATILIMLAR

97 879 ETHEM MURAT 12E 20 7 18,25 12 7 10,25 1 1 0,75 33 15 29,25 227,963 13 97 331 1398 72729

98 439 KEREM ABLAK 12E 16 9 13,75 11 4 10,00 3 0 3,00 3 4 2,00 33 17 28,75 227,118 14 98 333 1408 73258

99 655 ZÜMRAL YARAN 12G 23 13 19,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 227,003 19 99 334 1409 73333

100 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 19 14 15,50 10 6 8,50 4 3 3,25 2 2 1,50 35 25 28,75 226,870 18 100 335 1413 73434

101 748 RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 12E 16 19 11,25 11 4 10,00 4 1 3,75 4 5 2,75 35 29 27,75 224,453 15 101 340 1436 74983

102 847 CAN GÜL 12C 22 15 18,25 11 8 9,00 3 9 0,75 36 32 28,00 224,188 19 102 342 1442 75147

103 775 MİRAY TOPUZ 12B 17 12 14,00 9 7 7,25 2 2 1,50 6 4 5,00 34 25 27,75 224,185 9 103 343 1443 75153

104 785 UMUTCAN KAZEL 12E 20 15 16,25 11 7 9,25 3 3 2,25 34 25 27,75 223,693 16 104 344 1447 75474

105 811 NİSA NUR UÇAR 12E 17 19 12,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 0 2,00 34 26 27,50 223,538 17 105 346 1450 75577

106 755 ATALAY ÇÖRT ÜK 12A 14 13 10,75 7 7 5,25 5 5 3,75 9 7 7,25 35 32 27,00 222,433 14 106 348 1454 76274

107 684 SUDE YAZICI 12C 18 11 15,25 9 2 8,50 4 2 3,50 31 15 27,25 222,313 20 107 350 1456 76354

108 682 SILA ŞAHİN 12E 20 13 16,75 10 6 8,50 2 3 1,25 1 1 0,75 33 23 27,25 222,148 18 108 351 1458 76484

109 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 22 18 17,50 9 11 6,25 4 2 3,50 35 31 27,25 222,020 19 109 352 1460 76567

110 778 NESRİN AK 12F 18 14 14,50 8 6 6,50 7 5 5,75 33 25 26,75 220,900 12 110 354 1468 77285

111 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 13 16 9,00 9 8 7,00 7 4 6,00 5 3 4,25 34 31 26,25 220,275 15 111 357 1474 77687

112 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 18 19 13,25 12 6 10,50 2 2 1,50 1 0 1,00 33 27 26,25 219,593 13 112 358 1476 78099

113 693 EBRU ŞAHİN 12F 21 19 16,25 10 10 7,50 2 3 1,25 4 11 1,25 37 43 26,25 219,213 14 113 359 1479 78303

114 812 POLAT ÇAKIR 12F 16 15 12,25 14 2 13,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 31 20 26,00 218,958 15 114 361 1483 78452

115 809 MİRZA ÖZYURT 12D 5 5 3,75 14 6 12,50 10 3 9,25 29 14 25,50 218,523 18 115 362 1488 78736

116 637 ILGAZ BÖLÜKBAŞ 12G 20 15 16,25 11 8 9,00 1 2 0,50 32 25 25,75 217,653 20 116 365 1494 79291

117 665 ESAT ÇELİK 12B 11 16 7,00 7 6 5,50 13 4 12,00 1 1 0,75 32 27 25,25 217,375 10 117 366 1498 79457

118 764 EMİR DİNLEMEK 12F 13 19 8,25 9 6 7,50 10 2 9,50 32 27 25,25 217,183 16 118 368 1501 79576

119 678 MERYEM YAMA 12D 20 14 16,50 9 6 7,50 2 2 1,50 1 4 0,00 32 26 25,50 216,865 19 119 369 1503 79763

120 654 AZRA ATEŞLİ 12D 20 15 16,25 9 4 8,00 2 4 1,00 31 23 25,25 216,183 20 120 371 1513 80163

121 730 ARDA KAYALIK 12D 13 4 12,00 11 7 9,25 4 1 3,75 28 12 25,00 215,940 21 121 372 1516 80315

122 760 BUĞRA KIR 12A 14 11 11,25 6 4 5,00 6 2 5,50 4 5 2,75 30 22 24,50 214,638 16 122 375 1526 81100

123 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 17 7 15,25 5 1 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 28 14 24,50 214,098 11 123 379 1533 81443

124 739 İPEKSU ALTUNCAN 12G 20 15 16,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 29 20 24,00 212,368 21 124 381 1542 82474

125 663 EFE CAN TERZİ 12B 5 8 3,00 11 6 9,50 5 4 4,00 9 9 6,75 30 27 23,25 212,095 12 125 383 1544 82636

126 731 EYLÜL AKKAYA 12D 13 19 8,25 13 4 12,00 4 4 3,00 30 27 23,25 211,143 22 126 384 1552 83247

127 817 YASİN BATU 12E 19 16 15,00 10 6 8,50 29 22 23,50 211,020 20 127 385 1553 83313

128 806 MEDİNE DEMİR 12A 22 15 18,25 6 7 4,25 4 10 1,50 3 14 -0,50 35 46 23,50 210,578 17 128 387 1556 83591

129 630 EFE AKGÜL 12D 18 17 13,75 5 3 4,25 6 3 5,25 29 23 23,25 210,428 23 129 389 1560 83675

130 689 EYLÜL DURSUN 12B 17 14 13,50 9 8 7,00 2 2 1,50 1 0 1,00 29 24 23,00 209,745 13 130 393 1568 84107

131 703 KAĞAN KAYA 12D 13 16 9,00 9 9 6,75 1 6 -0,50 8 3 7,25 31 34 22,50 209,070 24 131 395 1573 84497

132 777 NAZLICAN SUSAM 12E 18 14 14,50 8 7 6,25 3 4 2,00 29 25 22,75 208,820 21 132 396 1575 84661

133 711 SEVDE SÜREN 12F 19 15 15,25 7 8 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 29 25 22,75 208,743 17 133 397 1576 84710

134 657 ARDA EYİ 12F 17 14 13,50 10 4 9,00 27 18 22,50 208,195 18 134 399 1582 85037

135 676 KÜBRA ALABAŞ 12F 18 14 14,50 8 6 6,50 2 2 1,50 28 22 22,50 208,125 19 135 400 1584 85080

136 735 GİZEM KOCAK 12F 19 20 14,00 8 12 5,00 2 2 1,50 3 5 1,75 32 39 22,25 207,445 20 136 403 1596 85486

137 679 YASİN NAR 12B 14 17 9,75 9 9 6,75 2 4 1,00 6 6 4,50 31 36 22,00 207,353 14 137 404 1597 85549

138 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 7 13 3,75 5 2 4,50 15 6 13,50 27 21 21,75 207,198 25 138 405 1599 85652

139 816 ULAŞ AKDUMAN 12B 11 3 10,25 7 1 6,75 0 1 -0,25 6 4 5,00 24 9 21,75 206,553 15 139 407 1604 86059

140 757 NUR ÖZGÖLLER 12A 9 18 4,50 7 7 5,25 5 9 2,75 10 5 8,75 31 39 21,25 205,940 18 140 408 1608 86392

141 683 SUDE HS   18 14 14,50 4 0 4,00 4 3 3,25 26 17 21,75 205,930 1 141 409 1609 86396

142 672 İREM UYGUN 12E 19 13 15,75 7 7 5,25 2 5 0,75 28 25 21,75 205,638 22 142 410 1612 86551

143 794 ZÜHRE UYLASI 12B 13 8 11,00 5 1 4,75 5 4 4,00 3 5 1,75 26 18 21,50 205,570 16 143 411 1613 86590

144 644 NURSENA BAYINDIR 12F 14 17 9,75 9 7 7,25 3 3 2,25 3 4 2,00 29 31 21,25 204,988 21 144 413 1621 86939
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

KATILIMLAR

145 708 NUH ECİM 12B 14 13 10,75 9 5 7,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 28 27 21,25 204,738 17 145 414 1625 87080

146 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 14 21 8,75 10 10 7,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 30 36 21,00 204,273 26 146 415 1629 87355

147 649 SENA  ÇİÇEK 12C 20 15 16,25 5 9 2,75 2 1 1,75 2 7 0,25 29 32 21,00 203,318 21 147 417 1632 87914

148 824 ÇİLEMNAZ ATUK 12F 15 18 10,50 10 4 9,00 2 3 1,25 27 25 20,75 203,300 22 148 418 1633 87922

149 747 ÖZLEM İBLİK 12D 17 18 12,50 6 9 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 28 32 20,00 200,825 27 149 420 1647 89236

150 721 ARDA HAYDAN 12D 11 6 9,50 7 7 5,25 4 0 4,00 2 4 1,00 24 17 19,75 200,450 28 150 422 1650 89445

151 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 17 23 11,25 10 6 8,50 2 8 0,00 29 37 19,75 200,183 22 151 423 1653 89582

152 771 MEDİNE BİLGİ 12F 12 17 7,75 9 5 7,75 3 5 1,75 3 3 2,25 27 30 19,50 199,973 23 152 424 1655 89709

153 696 ERDEM  Ü 12F 12 14 8,50 3 4 2,00 9 1 8,75 24 19 19,25 199,030 24 153 426 1663 90220

154 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 15 13 11,75 8 5 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 19 19,25 198,598 25 154 428 1667 90464

155 21 OZAN ÇAKMAK 12D 12 4 11,00 9 4 8,00 21 8 19,00 197,950 29 155 429 1671 90781

156 987 MERYEM TAMER 12C 13 15 9,25 11 5 9,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 26 29 18,75 197,403 22 156 431 1681 91083

157 71 UYGAR ARSLAN 12A 11 19 6,25 9 3 8,25 5 5 3,75 25 27 18,25 196,453 19 157 432 1689 91589

158 712 SILA KAL *Z 12F 15 16 11,00 9 6 7,50 24 22 18,50 196,440 26 158 433 1690 91599

159 660 CANER KURT 12E 16 14 12,50 7 6 5,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 25 26 18,50 196,235 23 159 434 1694 91710

160 698 FUNDA BAŞ 12E 17 10 14,50 6 2 5,50 0 6 -1,50 23 18 18,50 195,925 24 160 436 1697 91865

161 752 ZERDA UTAŞ 12F 14 11 11,25 7 4 6,00 1 0 1,00 22 15 18,25 195,653 27 161 438 1702 91994

162 997 ENES DİLDEN 12C 9 18 4,50 10 7 8,25 5 0 5,00 24 25 17,75 195,020 23 162 440 1707 92294

163 720 ARDA CAKIL 12C 15 13 11,75 5 11 2,25 5 4 4,00 1 4 0,00 26 32 18,00 194,833 24 163 443 1711 92395

164 781 NURR  K P 12F 15 12 12,00 7 6 5,50 1 3 0,25 1 3 0,25 24 24 18,00 194,810 28 164 444 1712 92406

165 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 8 19 3,25 10 8 8,00 5 2 4,50 2 1 1,75 25 30 17,50 194,498 23 165 445 1714 92557

166 688 KADİR MEMÜK 12E 12 20 7,00 8 10 5,50 5 6 3,50 3 6 1,50 28 42 17,50 194,000 25 166 447 1718 92812

167 968 MEDİNE KIRANLI 12C 16 16 12,00 8 10 5,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 25 30 17,50 193,310 25 167 448 1723 93189

168 20 EREN İSTER 12C 8 19 3,25 10 8 8,00 6 1 5,75 24 28 17,00 192,918 26 168 450 1727 93372

169 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 13 17 8,75 11 9 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 28 17,00 192,193 29 169 453 1731 93736

170 709 AHMET ATLI 12A 13 16 9,00 4 2 3,50 4 1 3,75 2 6 0,50 23 25 16,75 191,435 20 170 454 1737 94090

171 155 SEMİH 12E 15 14 11,50 2 1 1,75 4 2 3,50 21 17 16,75 191,090 26 171 455 1740 94271

172 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 15 19 10,25 8 10 5,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 26 38 16,50 190,488 27 172 456 1746 94553

173 403 AYLİN KAHRAMAN 12F 13 16 9,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 21 21 15,75 188,415 30 173 459 1758 95610

174 697 EREN TİKEN 12D 11 7 9,25 7 4 6,00 18 11 15,25 186,853 30 174 461 1769 96366

175 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 14 14 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 1 4 0,00 21 25 14,75 185,180 18 175 466 1781 97184

176 86 DİDEM KOCA 12C 17 15 13,25 1 12 -2,00 4 6 2,50 2 5 0,75 24 38 14,50 184,098 27 176 467 1786 97675

177 9 ÖZGÜR 12G 9 12 6,00 0 3 -0,75 7 1 6,75 3 4 2,00 19 20 14,00 183,580 24 177 468 1789 97904

178 729 ERMAN OPCİN 12F 8 18 3,50 10 7 8,25 2 1 1,75 20 26 13,50 182,385 31 178 470 1795 98440

179 685 TÜLİN ÇAKMAK 12E 12 12 9,00 5 1 4,75 17 13 13,75 182,355 28 179 471 1796 98449

180 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 16 24 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 20 26 13,50 181,470 28 180 472 1801 98864

181 723 CESUR 12B 10 3 9,25 2 4 1,00 3 9 0,75 1 1 0,75 16 17 11,75 176,313 19 181 476 1820 100943

182 647 SUDENBZ KARAKUYUN 12F 14 16 10,00 2 10 -0,50 4 7 2,25 20 33 11,75 176,275 32 182 477 1821 100963

183 827 YUSUF ZİYA TOPCU 12F 5 5 3,75 9 5 7,75 14 10 11,50 176,243 33 183 478 1822 100971

184 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 6 7 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 14 11 11,25 175,513 20 184 479 1823 101269

185 930 NİLAY SU KAK 12D 10 13 6,75 5 6 3,50 1 1 0,75 16 20 11,00 174,343 31 185 481 1827 101760

186 652 YUNUS EMRE YEŞİL 12D 14 22 8,50 2 18 -2,50 4 3 3,25 1 2 0,50 21 45 9,75 170,360 32 186 482 1845 103217

187 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 5 3 4,25 3 3 2,25 2 0 2,00 10 6 8,50 167,118 29 187 485 1853 104288

188 215 BULU EREN 12C 10 6 8,50 10 6 8,50 166,565 30 188 487 1856 104480

189 691 DEFNE GÜMÜŞ 12E 7 21 1,75 6 4 5,00 13 25 6,75 162,158 29 189 490 1869 105956

190 762 CENGİZ ARSLAN 12E 4 6 2,50 4 6 2,50 149,225 30 190 492 1902 109580

191 742 ERSU 12D 7 28 0,00 2 18 -2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 12 54 -1,50 137,470 33 191 494 1917 111499
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

KATILIMLAR
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF:   

KATILIMLAR

1 683 SUDE HS   18 14 14,50 4 0 4,00 4 3 3,25 26 17 21,75 205,930 1 141 409 1609 86396
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MALAY 12A 31 7 29,25 12 3 11,25 14 7 12,25 10 6 8,50 67 23 61,25 323,513 1 1 77 362 21745

2 746 OSMAN TAYAR 12A 32 8 30,00 13 6 11,50 5 10 2,50 9 10 6,50 59 34 50,50 290,870 2 10 131 631 35300

3 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 22 9 19,75 11 7 9,25 13 6 11,50 9 5 7,75 55 27 48,25 285,458 3 12 148 698 37946

4 754 BERAT ERGÜL 12A 27 11 24,25 10 7 8,25 8 6 6,50 11 9 8,75 56 33 47,75 283,403 4 14 154 723 39058

5 815 SUDENAZ GENÇ 12A 27 8 25,00 11 4 10,00 6 8 4,00 9 6 7,50 53 26 46,50 279,480 5 16 163 763 41122

6 825 HİLAL YILDIZ 12A 23 11 20,25 7 7 5,25 12 3 11,25 9 2 8,50 51 23 45,25 276,363 6 18 169 796 42821

7 751 YAREN ATMACA 12A 18 3 17,25 10 5 8,75 10 6 8,50 8 10 5,50 46 24 40,00 260,778 7 27 200 973 51826

8 799 GÖZDE NUR 12A 19 4 18,00 12 0 12,00 3 0 3,00 6 4 5,00 40 8 38,00 254,620 8 35 220 1043 55543

9 700 HAZALEMİK 12A 24 13 20,75 8 6 6,50 3 0 3,00 9 5 7,75 44 24 38,00 254,373 9 36 221 1050 55684

10 636 HİLAL AYDIN 12A 18 17 13,75 11 5 9,75 9 3 8,25 8 9 5,75 46 34 37,50 253,693 10 39 225 1062 56099

11 621 ASLI SARIDİKEN 12A 19 13 15,75 8 3 7,25 4 1 3,75 8 5 6,75 39 22 33,50 241,393 11 68 275 1231 64001

12 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 15 8,25 12 7 10,25 10 3 9,25 5 11 2,25 39 36 30,00 231,618 12 91 312 1347 70315

13 706 MUSA YİNİ 12A 21 14 17,50 8 8 6,00 4 1 3,75 5 8 3,00 38 31 30,25 231,200 13 92 315 1350 70579

14 755 ATALAY ÇÖRT ÜK 12A 14 13 10,75 7 7 5,25 5 5 3,75 9 7 7,25 35 32 27,00 222,433 14 106 348 1454 76274

15 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 13 16 9,00 9 8 7,00 7 4 6,00 5 3 4,25 34 31 26,25 220,275 15 111 357 1474 77687

16 760 BUĞRA KIR 12A 14 11 11,25 6 4 5,00 6 2 5,50 4 5 2,75 30 22 24,50 214,638 16 122 375 1526 81100

17 806 MEDİNE DEMİR 12A 22 15 18,25 6 7 4,25 4 10 1,50 3 14 -0,50 35 46 23,50 210,578 17 128 387 1556 83591

18 757 NUR ÖZGÖLLER 12A 9 18 4,50 7 7 5,25 5 9 2,75 10 5 8,75 31 39 21,25 205,940 18 140 408 1608 86392

19 71 UYGAR ARSLAN 12A 11 19 6,25 9 3 8,25 5 5 3,75 25 27 18,25 196,453 19 157 432 1689 91589

20 709 AHMET ATLI 12A 13 16 9,00 4 2 3,50 4 1 3,75 2 6 0,50 23 25 16,75 191,435 20 170 454 1737 94090
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 789 ATACAN ATİKLİK 12B 31 9 28,75 11 9 8,75 10 3 9,25 1 2 0,50 53 23 47,25 280,978 1 15 159 749 40316

2 763 EKİN YILDIZ 12B 22 9 19,75 7 6 5,50 11 5 9,75 7 7 5,25 47 27 40,25 261,198 2 26 199 969 51599

3 823 EMİNE ÇAĞLAR 12B 26 11 23,25 7 3 6,25 5 0 5,00 5 5 3,75 43 19 38,25 254,643 3 34 219 1042 55529

4 15 KAAN AY 12B 21 11 18,25 9 9 6,75 8 2 7,50 3 5 1,75 41 27 34,25 243,133 4 63 268 1206 62882

5 705 DİLEK BAYLAN 12B 18 13 14,75 10 4 9,00 5 5 3,75 7 6 5,50 40 28 33,00 239,963 5 71 279 1245 64904

6 675 KEVSER KAYA 12B 25 10 22,50 8 3 7,25 2 1 1,75 2 3 1,25 37 17 32,75 238,030 6 75 288 1269 66178

7 833 KEVSER 12B 26 14 22,50 9 4 8,00 3 7 1,25 38 25 31,75 235,010 7 82 299 1302 68104

8 701 HİLAL ÖZEN 12B 18 9 15,75 9 2 8,50 4 4 3,00 4 3 3,25 35 18 30,50 232,193 8 89 310 1342 69951

9 775 MİRAY TOPUZ 12B 17 12 14,00 9 7 7,25 2 2 1,50 6 4 5,00 34 25 27,75 224,185 9 103 343 1443 75153

10 665 ESAT ÇELİK 12B 11 16 7,00 7 6 5,50 13 4 12,00 1 1 0,75 32 27 25,25 217,375 10 117 366 1498 79457

11 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 17 7 15,25 5 1 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 28 14 24,50 214,098 11 123 379 1533 81443

12 663 EFE CAN TERZİ 12B 5 8 3,00 11 6 9,50 5 4 4,00 9 9 6,75 30 27 23,25 212,095 12 125 383 1544 82636

13 689 EYLÜL DURSUN 12B 17 14 13,50 9 8 7,00 2 2 1,50 1 0 1,00 29 24 23,00 209,745 13 130 393 1568 84107

14 679 YASİN NAR 12B 14 17 9,75 9 9 6,75 2 4 1,00 6 6 4,50 31 36 22,00 207,353 14 137 404 1597 85549

15 816 ULAŞ AKDUMAN 12B 11 3 10,25 7 1 6,75 0 1 -0,25 6 4 5,00 24 9 21,75 206,553 15 139 407 1604 86059

16 794 ZÜHRE UYLASI 12B 13 8 11,00 5 1 4,75 5 4 4,00 3 5 1,75 26 18 21,50 205,570 16 143 411 1613 86590

17 708 NUH ECİM 12B 14 13 10,75 9 5 7,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 28 27 21,25 204,738 17 145 414 1625 87080

18 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 14 14 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 1 4 0,00 21 25 14,75 185,180 18 175 466 1781 97184

19 723 CESUR 12B 10 3 9,25 2 4 1,00 3 9 0,75 1 1 0,75 16 17 11,75 176,313 19 181 476 1820 100943

20 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 6 7 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 14 11 11,25 175,513 20 184 479 1823 101269
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 695 ELİF YILDIZ 12C 31 4 30,00 14 3 13,25 8 1 7,75 3 0 3,00 56 8 54,00 301,300 1 5 108 536 30429

2 822 NEHİR İPEK 12C 32 8 30,00 14 5 12,75 9 3 8,25 1 1 0,75 56 17 51,75 294,415 2 8 120 597 33656

3 813 SILA KUL 12C 27 9 24,75 12 6 10,50 9 4 8,00 48 19 43,25 269,398 3 21 185 883 46778

4 680 OSMAN CAN * AN 12C 26 11 23,25 16 4 15,00 5 5 3,75 47 20 42,00 265,818 4 22 191 919 48926

5 803 İREMNUR YILDIZ 12C 29 8 27,00 13 5 11,75 3 1 2,75 45 14 41,50 263,820 5 23 193 947 50054

6 782 ŞEYMA GERİŞ 12C 29 8 27,00 10 8 8,00 4 4 3,00 3 5 1,75 46 25 39,75 258,605 6 31 206 1000 53153

7 808 MERVEUSA 12C 25 13 21,75 16 4 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 45 22 39,50 258,523 7 32 207 1001 53200

8 103 SUDENAZ DAĞDELE N 12C 26 9 23,75 11 6 9,50 6 2 5,50 1 2 0,50 44 19 39,25 257,468 8 33 210 1010 53823

9 623 NUR PIDIJCI 12C 24 3 23,25 13 3 12,25 1 2 0,50 2 0 2,00 40 8 38,00 253,818 9 38 224 1058 56029

10 22 YAVUZ SELİM 12C 21 10 18,50 12 4 11,00 9 4 8,00 42 18 37,50 252,845 10 41 229 1075 56679

11 774 MERT SAYILIR 12C 28 8 26,00 11 6 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 42 18 37,50 251,840 11 46 235 1087 57310

12 925 MUSTAFA BIÇAK 12C 24 13 20,75 14 6 12,50 4 2 3,50 2 6 0,50 44 27 37,25 251,818 12 47 236 1088 57318

13 522 SUDENAS BERÇİN 12C 20 11 17,25 12 4 11,00 6 2 5,50 2 0 2,00 40 17 35,75 247,803 13 54 248 1138 59842

14 759 HAMZA CAM 12C 20 11 17,25 15 3 14,25 3 2 2,50 1 3 0,25 39 19 34,25 243,203 14 61 266 1202 62830

15 787 YİĞİT CAN DUVAN 12C 19 16 15,00 14 6 12,50 4 2 3,50 2 1 1,75 39 25 32,75 239,025 15 73 284 1256 65494

16 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 23 14 19,50 12 4 11,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 236,850 16 77 290 1280 66938

17 563 FATMA ER 12C 17 10 14,50 9 5 7,75 4 1 3,75 5 2 4,50 35 18 30,50 232,405 17 88 309 1339 69795

18 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 19 14 15,50 10 6 8,50 4 3 3,25 2 2 1,50 35 25 28,75 226,870 18 100 335 1413 73434

19 847 CAN GÜL 12C 22 15 18,25 11 8 9,00 3 9 0,75 36 32 28,00 224,188 19 102 342 1442 75147

20 684 SUDE YAZICI 12C 18 11 15,25 9 2 8,50 4 2 3,50 31 15 27,25 222,313 20 107 350 1456 76354

21 649 SENA  ÇİÇEK 12C 20 15 16,25 5 9 2,75 2 1 1,75 2 7 0,25 29 32 21,00 203,318 21 147 417 1632 87914

22 987 MERYEM TAMER 12C 13 15 9,25 11 5 9,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 26 29 18,75 197,403 22 156 431 1681 91083

23 997 ENES DİLDEN 12C 9 18 4,50 10 7 8,25 5 0 5,00 24 25 17,75 195,020 23 162 440 1707 92294

24 720 ARDA CAKIL 12C 15 13 11,75 5 11 2,25 5 4 4,00 1 4 0,00 26 32 18,00 194,833 24 163 443 1711 92395

25 968 MEDİNE KIRANLI 12C 16 16 12,00 8 10 5,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 25 30 17,50 193,310 25 167 448 1723 93189

26 20 EREN İSTER 12C 8 19 3,25 10 8 8,00 6 1 5,75 24 28 17,00 192,918 26 168 450 1727 93372

27 86 DİDEM KOCA 12C 17 15 13,25 1 12 -2,00 4 6 2,50 2 5 0,75 24 38 14,50 184,098 27 176 467 1786 97675

28 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 16 24 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 20 26 13,50 181,470 28 180 472 1801 98864

29 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 5 3 4,25 3 3 2,25 2 0 2,00 10 6 8,50 167,118 29 187 485 1853 104288

30 215 BULU EREN 12C 10 6 8,50 10 6 8,50 166,565 30 188 487 1856 104480
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 30 10 27,50 15 5 13,75 10 0 10,00 1 2 0,50 56 17 51,75 294,730 1 7 118 593 33496

2 772 MEDİNE YARGICI 12D 30 6 28,50 15 4 14,00 5 3 4,25 3 2 2,50 53 15 49,25 287,130 2 11 141 676 37094

3 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 27 11 24,25 17 2 16,50 6 3 5,25 50 16 46,00 277,768 3 17 167 785 42051

4 738 İLKNUR CİVİL 12D 30 8 28,00 10 5 8,75 4 1 3,75 44 14 40,50 260,670 4 28 201 974 51891

5 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 22 14 18,50 13 3 12,25 6 4 5,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,620 5 48 237 1102 58049

6 707 NECLA DURUR 12D 23 12 20,00 13 5 11,75 6 4 5,00 42 21 36,75 250,385 6 49 238 1104 58190

7 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 24 9 21,75 16 4 15,00 40 13 36,75 250,158 7 50 239 1106 58321

8 143 ŞERİFE ADAY 12D 23 14 19,50 14 5 12,75 4 8 2,00 3 3 2,25 44 30 36,50 249,785 8 51 243 1111 58555

9 749 SİMAY OCAK 12D 27 8 25,00 11 6 9,50 3 3 2,25 41 17 36,75 249,735 9 52 244 1112 58583

10 686 YAVUZZ Y 12D 22 8 20,00 9 5 7,75 6 0 6,00 1 0 1,00 38 13 34,75 244,385 10 57 258 1186 62035

11 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 24 14 20,50 11 4 10,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 40 22 34,50 243,485 11 59 263 1198 62645

12 820 BENGÜ SEYREKLİ 12D 25 9 22,75 12 3 11,25 37 12 34,00 241,723 12 67 274 1228 63797

13 671 İLAYDA AĞCIK 12D 23 13 19,75 13 5 11,75 1 1 0,75 37 19 32,25 236,828 13 78 291 1281 66946

14 659 AZRA KURU 12D 22 10 19,50 13 5 11,75 35 15 31,25 233,840 14 84 302 1321 68903

15 718 12D 25 8 23,00 9 5 7,75 1 2 0,50 35 15 31,25 233,385 15 86 305 1329 69213

16 670 HİLAL 12D 22 16 18,00 11 8 9,00 4 7 2,25 2 1 1,75 39 32 31,00 233,350 16 87 306 1330 69243

17 784 TANER SEÇMEN 12D 18 11 15,25 13 4 12,00 2 0 2,00 33 15 29,25 228,353 17 96 330 1394 72463

18 809 MİRZA ÖZYURT 12D 5 5 3,75 14 6 12,50 10 3 9,25 29 14 25,50 218,523 18 115 362 1488 78736

19 678 MERYEM YAMA 12D 20 14 16,50 9 6 7,50 2 2 1,50 1 4 0,00 32 26 25,50 216,865 19 119 369 1503 79763

20 654 AZRA ATEŞLİ 12D 20 15 16,25 9 4 8,00 2 4 1,00 31 23 25,25 216,183 20 120 371 1513 80163

21 730 ARDA KAYALIK 12D 13 4 12,00 11 7 9,25 4 1 3,75 28 12 25,00 215,940 21 121 372 1516 80315

22 731 EYLÜL AKKAYA 12D 13 19 8,25 13 4 12,00 4 4 3,00 30 27 23,25 211,143 22 126 384 1552 83247

23 630 EFE AKGÜL 12D 18 17 13,75 5 3 4,25 6 3 5,25 29 23 23,25 210,428 23 129 389 1560 83675

24 703 KAĞAN KAYA 12D 13 16 9,00 9 9 6,75 1 6 -0,50 8 3 7,25 31 34 22,50 209,070 24 131 395 1573 84497

25 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 7 13 3,75 5 2 4,50 15 6 13,50 27 21 21,75 207,198 25 138 405 1599 85652

26 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 14 21 8,75 10 10 7,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 30 36 21,00 204,273 26 146 415 1629 87355

27 747 ÖZLEM İBLİK 12D 17 18 12,50 6 9 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 28 32 20,00 200,825 27 149 420 1647 89236

28 721 ARDA HAYDAN 12D 11 6 9,50 7 7 5,25 4 0 4,00 2 4 1,00 24 17 19,75 200,450 28 150 422 1650 89445

29 21 OZAN ÇAKMAK 12D 12 4 11,00 9 4 8,00 21 8 19,00 197,950 29 155 429 1671 90781

30 697 EREN TİKEN 12D 11 7 9,25 7 4 6,00 18 11 15,25 186,853 30 174 461 1769 96366

31 930 NİLAY SU KAK 12D 10 13 6,75 5 6 3,50 1 1 0,75 16 20 11,00 174,343 31 185 481 1827 101760

32 652 YUNUS EMRE YEŞİL 12D 14 22 8,50 2 18 -2,50 4 3 3,25 1 2 0,50 21 45 9,75 170,360 32 186 482 1845 103217

33 742 ERSU 12D 7 28 0,00 2 18 -2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 12 54 -1,50 137,470 33 191 494 1917 111499
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 634 GAMZE YILDIZ 12E 29 5 27,75 15 3 14,25 10 2 9,50 1 0 1,00 55 10 52,50 296,983 1 6 115 571 32439

2 82 HAVVA ALANTEPE 12E 28 10 25,50 14 4 13,00 3 4 2,00 2 6 0,50 47 24 41,00 262,525 2 25 197 955 50828

3 770 SANCAKEVSER 12E 27 10 24,50 11 7 9,25 4 1 3,75 3 3 2,25 45 21 39,75 258,950 3 30 204 995 52912

4 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 24 9 21,75 11 6 9,50 6 1 5,75 1 1 0,75 42 17 37,75 253,208 4 40 227 1070 56439

5 900 YUSUF TAŞLI 12E 21 11 18,25 15 2 14,50 4 1 3,75 1 1 0,75 41 15 37,25 252,153 5 43 232 1081 57123

6 722 AYSUN ÖZLEK 12E 28 9 25,75 11 2 10,50 1 1 0,75 1 2 0,50 41 14 37,50 251,923 6 45 234 1086 57275

7 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 18 13 14,75 15 4 14,00 4 5 2,75 5 3 4,25 42 25 35,75 248,218 7 53 246 1134 59574

8 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 19 11 16,25 12 5 10,75 9 3 8,25 40 19 35,25 246,343 8 55 253 1159 60800

9 710 SEÇİL 12E 28 9 25,75 7 0 7,00 1 0 1,00 36 9 33,75 240,578 9 70 278 1238 64497

10 761 BÜŞRA 12E 28 8 26,00 6 1 5,75 1 1 0,75 35 10 32,50 236,770 10 79 292 1282 66980

11 661 DİLARA KENDİR 12E 19 17 14,75 8 7 6,25 6 2 5,50 3 0 3,00 36 26 29,50 229,293 11 94 324 1378 71816

12 737 İLAYDA ŞAL 12E 25 9 22,75 9 8 7,00 34 17 29,75 228,888 12 95 326 1382 72078

13 879 ETHEM MURAT 12E 20 7 18,25 12 7 10,25 1 1 0,75 33 15 29,25 227,963 13 97 331 1398 72729

14 439 KEREM ABLAK 12E 16 9 13,75 11 4 10,00 3 0 3,00 3 4 2,00 33 17 28,75 227,118 14 98 333 1408 73258

15 748 RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 12E 16 19 11,25 11 4 10,00 4 1 3,75 4 5 2,75 35 29 27,75 224,453 15 101 340 1436 74983

16 785 UMUTCAN KAZEL 12E 20 15 16,25 11 7 9,25 3 3 2,25 34 25 27,75 223,693 16 104 344 1447 75474

17 811 NİSA NUR UÇAR 12E 17 19 12,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 0 2,00 34 26 27,50 223,538 17 105 346 1450 75577

18 682 SILA ŞAHİN 12E 20 13 16,75 10 6 8,50 2 3 1,25 1 1 0,75 33 23 27,25 222,148 18 108 351 1458 76484

19 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 22 18 17,50 9 11 6,25 4 2 3,50 35 31 27,25 222,020 19 109 352 1460 76567

20 817 YASİN BATU 12E 19 16 15,00 10 6 8,50 29 22 23,50 211,020 20 127 385 1553 83313

21 777 NAZLICAN SUSAM 12E 18 14 14,50 8 7 6,25 3 4 2,00 29 25 22,75 208,820 21 132 396 1575 84661

22 672 İREM UYGUN 12E 19 13 15,75 7 7 5,25 2 5 0,75 28 25 21,75 205,638 22 142 410 1612 86551

23 660 CANER KURT 12E 16 14 12,50 7 6 5,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 25 26 18,50 196,235 23 159 434 1694 91710

24 698 FUNDA BAŞ 12E 17 10 14,50 6 2 5,50 0 6 -1,50 23 18 18,50 195,925 24 160 436 1697 91865

25 688 KADİR MEMÜK 12E 12 20 7,00 8 10 5,50 5 6 3,50 3 6 1,50 28 42 17,50 194,000 25 166 447 1718 92812

26 155 SEMİH 12E 15 14 11,50 2 1 1,75 4 2 3,50 21 17 16,75 191,090 26 171 455 1740 94271

27 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 15 19 10,25 8 10 5,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 26 38 16,50 190,488 27 172 456 1746 94553

28 685 TÜLİN ÇAKMAK 12E 12 12 9,00 5 1 4,75 17 13 13,75 182,355 28 179 471 1796 98449

29 691 DEFNE GÜMÜŞ 12E 7 21 1,75 6 4 5,00 13 25 6,75 162,158 29 189 490 1869 105956

30 762 CENGİZ ARSLAN 12E 4 6 2,50 4 6 2,50 149,225 30 190 492 1902 109580
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 801 İHSAN AKÇALI 12F 31 5 29,75 14 5 12,75 14 3 13,25 5 2 4,50 64 15 60,25 320,268 1 2 82 390 22812

2 620 ARDA CANBAZ 12F 27 5 25,75 17 2 16,50 16 4 15,00 3 3 2,25 63 14 59,50 318,433 2 3 85 404 23470

3 664 ENES AYDINLIK 12F 26 12 23,00 16 4 15,00 7 4 6,00 1 0 1,00 50 20 45,00 274,950 3 19 172 820 43645

4 753 ZEYNEP OCAK 12F 26 7 24,25 16 1 15,75 4 3 3,25 46 11 43,25 269,463 4 20 184 881 46748

5 996 AKYÜREK 12F 27 8 25,00 13 6 11,50 3 7 1,25 4 6 2,50 47 27 40,25 260,405 5 29 202 977 52041

6 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 23 12 20,00 12 7 10,25 4 1 3,75 39 20 34,00 242,080 6 66 273 1219 63564

7 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 22 16 18,00 14 5 12,75 3 1 2,75 39 22 33,50 240,830 7 69 277 1237 64346

8 826 ZAHİT 12F 13 8 11,00 12 8 10,00 12 2 11,50 37 18 32,50 238,720 8 74 287 1261 65689

9 699 GÜLSÜM ORHAN 12F 26 8 24,00 10 4 9,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 37 18 32,50 237,010 9 76 289 1279 66853

10 713 SUDE NUR ARITMA 12F 18 17 13,75 11 2 10,50 8 5 6,75 37 24 31,00 233,833 10 85 303 1322 68912

11 793 ECEM YILDIZ 12F 25 11 22,25 8 11 5,25 4 3 3,25 37 25 30,75 231,973 11 90 311 1344 70092

12 778 NESRİN AK 12F 18 14 14,50 8 6 6,50 7 5 5,75 33 25 26,75 220,900 12 110 354 1468 77285

13 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 18 19 13,25 12 6 10,50 2 2 1,50 1 0 1,00 33 27 26,25 219,593 13 112 358 1476 78099

14 693 EBRU ŞAHİN 12F 21 19 16,25 10 10 7,50 2 3 1,25 4 11 1,25 37 43 26,25 219,213 14 113 359 1479 78303

15 812 POLAT ÇAKIR 12F 16 15 12,25 14 2 13,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 31 20 26,00 218,958 15 114 361 1483 78452

16 764 EMİR DİNLEMEK 12F 13 19 8,25 9 6 7,50 10 2 9,50 32 27 25,25 217,183 16 118 368 1501 79576

17 711 SEVDE SÜREN 12F 19 15 15,25 7 8 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 29 25 22,75 208,743 17 133 397 1576 84710

18 657 ARDA EYİ 12F 17 14 13,50 10 4 9,00 27 18 22,50 208,195 18 134 399 1582 85037

19 676 KÜBRA ALABAŞ 12F 18 14 14,50 8 6 6,50 2 2 1,50 28 22 22,50 208,125 19 135 400 1584 85080

20 735 GİZEM KOCAK 12F 19 20 14,00 8 12 5,00 2 2 1,50 3 5 1,75 32 39 22,25 207,445 20 136 403 1596 85486

21 644 NURSENA BAYINDIR 12F 14 17 9,75 9 7 7,25 3 3 2,25 3 4 2,00 29 31 21,25 204,988 21 144 413 1621 86939

22 824 ÇİLEMNAZ ATUK 12F 15 18 10,50 10 4 9,00 2 3 1,25 27 25 20,75 203,300 22 148 418 1633 87922

23 771 MEDİNE BİLGİ 12F 12 17 7,75 9 5 7,75 3 5 1,75 3 3 2,25 27 30 19,50 199,973 23 152 424 1655 89709

24 696 ERDEM  Ü 12F 12 14 8,50 3 4 2,00 9 1 8,75 24 19 19,25 199,030 24 153 426 1663 90220

25 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 15 13 11,75 8 5 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 19 19,25 198,598 25 154 428 1667 90464

26 712 SILA KAL *Z 12F 15 16 11,00 9 6 7,50 24 22 18,50 196,440 26 158 433 1690 91599

27 752 ZERDA UTAŞ 12F 14 11 11,25 7 4 6,00 1 0 1,00 22 15 18,25 195,653 27 161 438 1702 91994

28 781 NURR  K P 12F 15 12 12,00 7 6 5,50 1 3 0,25 1 3 0,25 24 24 18,00 194,810 28 164 444 1712 92406

29 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 13 17 8,75 11 9 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 28 17,00 192,193 29 169 453 1731 93736

30 403 AYLİN KAHRAMAN 12F 13 16 9,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 21 21 15,75 188,415 30 173 459 1758 95610

31 729 ERMAN OPCİN 12F 8 18 3,50 10 7 8,25 2 1 1,75 20 26 13,50 182,385 31 178 470 1795 98440

32 647 SUDENBZ KARAKUYUN 12F 14 16 10,00 2 10 -0,50 4 7 2,25 20 33 11,75 176,275 32 182 477 1821 100963

33 827 YUSUF ZİYA TOPCU 12F 5 5 3,75 9 5 7,75 14 10 11,50 176,243 33 183 478 1822 100971
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12G SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 191 497 1966 115985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,3 18,74 10,3 5,1 9,02 8,6 3,7 7,67 4,8 3,7 3,82 45,2 23,8 39,25 253,250

Okul Ortalaması 19,2 12,2 16,15 9,5 5,3 8,18 4,2 2,5 3,62 2,0 2,3 1,42 35,0 22,3 29,37 228,680

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 618 AKİF ALIŞ 12G 31 8 29,00 11 9 8,75 19 4 18,00 61 21 55,75 306,595 1 4 99 492 28097

2 929 M SAİD AKTEPE 12G 35 5 33,75 12 6 10,50 6 3 5,25 2 1 1,75 55 15 51,25 292,458 2 9 128 615 34556

3 690 BURCU İKİZ 12G 33 3 32,25 12 5 10,75 6 1 5,75 51 9 48,75 285,033 3 13 149 701 38156

4 856 BURAK K 12G 26 11 23,25 14 3 13,25 4 1 3,75 1 0 1,00 45 15 41,25 263,593 4 24 195 950 50180

5 779 RABİA TÜRE 12G 24 14 20,50 11 4 10,00 6 4 5,00 4 6 2,50 45 28 38,00 254,195 5 37 222 1053 55810

6 702 KADİR ALAN 12G 19 17 14,75 12 7 10,25 12 2 11,50 1 1 0,75 44 27 37,25 252,608 6 42 231 1077 56816

7 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 23 14 19,50 11 3 10,25 4 0 4,00 4 2 3,50 42 19 37,25 252,100 7 44 233 1083 57145

8 632 FATMA TORGAN 12G 25 8 23,00 10 3 9,25 3 5 1,75 1 0 1,00 39 16 35,00 244,750 8 56 257 1182 61788

9 650 UMUT BAŞTÜRK 12G 24 8 22,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 13 34,75 244,065 9 58 259 1188 62246

10 736 İKRA TOPCU 12G 25 9 22,75 11 4 10,00 2 1 1,75 38 14 34,50 243,303 10 60 265 1200 62761

11 427 KADİRCAN SİLME 12G 16 17 11,75 13 2 12,50 11 7 9,25 2 6 0,50 42 32 34,00 243,173 11 62 267 1203 62851

12 780 SILA TEKYILDIZ 12G 22 10 19,50 11 7 9,25 3 1 2,75 3 1 2,75 39 19 34,25 243,010 12 64 269 1207 62970

13 611 AMANTUR NURUEV 12G 16 16 12,00 12 4 11,00 11 0 11,00 0 1 -0,25 39 21 33,75 242,355 13 65 272 1217 63380

14 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 23 14 19,50 15 5 13,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 23 33,25 239,850 14 72 280 1246 64972

15 804 İREMS KİLİM 12G 21 6 19,50 7 4 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 35 12 32,00 236,215 15 80 294 1289 67331

16 662 EDANUR VAN 12G 25 11 22,25 5 2 4,50 5 2 4,50 1 2 0,50 36 17 31,75 235,013 16 81 298 1301 68101

17 674 KEREM TOPUZ 12G 19 11 16,25 9 8 7,00 7 0 7,00 1 0 1,00 36 19 31,25 234,303 17 83 301 1314 68591

18 818 YELİZ BIĞRI K 12G 24 13 20,75 9 8 7,00 3 5 1,75 1 1 0,75 37 27 30,25 230,688 18 93 316 1356 70913

19 655 ZÜMRAL YARAN 12G 23 13 19,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 227,003 19 99 334 1409 73333

20 637 ILGAZ BÖLÜKBAŞ 12G 20 15 16,25 11 8 9,00 1 2 0,50 32 25 25,75 217,653 20 116 365 1494 79291

21 739 İPEKSU ALTUNCAN 12G 20 15 16,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 29 20 24,00 212,368 21 124 381 1542 82474

22 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 17 23 11,25 10 6 8,50 2 8 0,00 29 37 19,75 200,183 22 151 423 1653 89582

23 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 8 19 3,25 10 8 8,00 5 2 4,50 2 1 1,75 25 30 17,50 194,498 23 165 445 1714 92557

24 9 ÖZGÜR 12G 9 12 6,00 0 3 -0,75 7 1 6,75 3 4 2,00 19 20 14,00 183,580 24 177 468 1789 97904
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BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,930 74,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

    -  683
SUDE HS 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 141 409 1609 86396 % 74,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDeCaA E  bB  aDCCEadaDdDCbbDEbB Dde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                AA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız      DeC      aDC d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

191,435 81,12
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  709
AHMET ATLI 120 23 25 72 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 170 454 1737 94090 % 81,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız dBDaabed EaB d D aEaeCDdD ceDbaB      DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız        C       DECed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D CD D                     c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız    eec   b  Cce  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 8 8 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,393 55,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  621
ASLI SARIDİKEN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 68 275 1231 64001 % 55,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DC be DECBcAeDCCEDCdabe b DE BbDCb  ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d b    C  CeAE  ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CDbD   E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cA      E BECDCcdeDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 9 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,433 65,76
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  755
ATALAY ÇÖRT ÜK 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 106 348 1454 76274 % 65,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcbBde aeEbDDCdEDCdD Db         bc  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d da eDbe   Aa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   caD aCA a B               Ba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eADD B cE aECce eAaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 7 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

283,403 33,68
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  754
BERAT ERGÜL 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 154 723 39058 % 33,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABCeEddE  DCdEaCCDCDbaADEbBADaAcDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız c EDa Db bCcAEaDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A Da C  aa eBCeEE   E  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız beceeBEcEAaECDedBADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 9 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 3 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,638 69,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  760
BUĞRA KIR 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 122 375 1526 81100 % 69,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCcbBd EaB ce C Ea CD Dba D   e     DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deda        A  DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD D   adB                E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D    c  aECce eA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 5 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,458 32,72
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  692
DUYGU NAZ DURSUN 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 148 698 37946 % 32,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaA d EdBcADDCCED CDCD D Db ebD d  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcbDd DbC CeAcDDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CeDDC  b   BC        eCBeB ac D  B CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız A ce BEcE   CaC BbDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 6 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,620 47,89
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  799
GÖZDE NUR 120 40 8 72 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 220 1043 55543 % 47,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaaA   ECBE aDbCEDC DCD D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   A    ADCD C AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D    D B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız b  Ae  C cE   Ce E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 0 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

231,618 60,62
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  767
HAMZA ELİYATKIN 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 91 312 1347 70315 % 60,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDdacad  dd deebCEeCCDab D DEe        E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEaCcDCd CdAabDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D Db  c   BCd         B BE   D    CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ccbeaBc aAa Cce eAD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,373 48,01
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  700
HAZALEMİK 120 44 24 52 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 36 221 1050 55684 % 48,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBeB DEdeEAcDCCEbCCDCbbDcDcDBbDCb cDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aba   d  CeAEDDECeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D          CB                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D aBc  cBECDC aADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,693 48,37
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  636
HİLAL AYDIN 120 46 34 40 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 39 225 1062 56099 % 48,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDaBABCaE B eDbCCaDC aCDebbDbDc eae bDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   bab DCd CAdEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACDDDC a     CdE      e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e DDeB cbAaECceE cDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 17 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

276,363 36,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  825
HİLAL YILDIZ 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 169 796 42821 % 36,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaabBe EbBE  DbCEDCaDCDCb DEeBdDCAaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   ca dDC  CedED EaAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D   DDC    BeBC EEC   b    BE      d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      Bc   BECDC BAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 7 1 54

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,578 72,07
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  806
MEDİNE DEMİR 120 35 46 39 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 128 387 1556 83591 % 72,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDaCaAD   aBEAcDCdEDCeDdDeadDEDBAbCbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a   E    bcabcAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D acCceca   cBa a E      e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bec D eCccbe adDedad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 3 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

231,200 60,85
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  706
MUSA YİNİ 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 92 315 1350 70579 % 60,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaadBe  CcEADDCCEaCdadb DeDEDBbDCbaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eecba  C  CeAaDDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A  DDe       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız dec eeEcE   CcC  A a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,940 74,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  757
NUR ÖZGÖLLER 120 31 39 50 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 140 408 1608 86392 % 74,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDaCccbcebae bD edcaCdD DbD a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız c d cb eDC   cdAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ca  caDbaEcebdB   B                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBAADD CccE aE  e eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 4 7 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

323,513 18,75
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  989
NUREFŞAN MALAY 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 77 362 21745 % 18,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBCaADEDECBEAaDCCdDCdDCb DADEDBADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DaABE     DECdAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DcCDDBEc EE  eddE  CBa a    C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB  a eCccEABECDC aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 4 38

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

290,870 30,43
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  746
OSMAN TAYAR 120 59 34 27 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 131 631 35300 % 30,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBABCeECBEAcDCCEDCCDCDCcADbDBbDCeBDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AebbCeDC ECdAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız bD deeDa  Ec  B a       eb  B a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c DeDecaEAaECcCdBAea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 25 5 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 3 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,480 35,45
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  815
SUDENAZ GENÇ 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 163 763 41122 % 35,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaBA    CBE aDCCEDCCDCDbDdDbbdAbCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a eaEe   CDECAAAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  Aac Ba  E             eCda  ab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB    DCD EAaEaDCdae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

196,453 78,97
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  71
UYGAR ARSLAN 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 157 432 1689 91589 % 78,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 19 10 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBaa      B eaDabdcCeDeDbadDbbBbb e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a DACDD b      BCdE               D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB  D eCccd B   d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 6 18 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,778 44,68
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  751
YAREN ATMACA 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 27 200 973 51826 % 44,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCab  D CBEADDCCED  D e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCd EeabDC a   AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DAeDDB   ad adC EE      aB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBbAbeeCcc ca CeCEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 4 2 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 5 2 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

220,275 66,98
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  651
YAVUZ ÇALIŞIR 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 111 357 1474 77687 % 66,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcd a Eec ba CCED bDaD DdDbbBba bc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBbDCADbb b  aaDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   dCD aCA  dB  C            Ba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D eB    d CDC  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 15 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

280,978 34,76
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  789
ATACAN ATİKLİK 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 159 749 40316 % 34,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCaADcDEaeEADDCCEDCaDbbCDeDEDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abbabdEcDCcECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  cCDDB   a  CBCeE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C  a a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 24 6 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 1 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,098 70,22
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  521
BURAK ÖZKÖKELİ 120 28 14 78 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 123 379 1533 81443 % 70,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacbBC ECB ADD dEDCCDCb   eb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız        C       DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b D         C c        eC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ceE     C b  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 4 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,313 87,03
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  723
CESUR 120 16 17 87 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 181 476 1820 100943 % 87,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDda AD        DdC D  D D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a b   b   D    A e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a  A  D a    aa   Eded ae              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e                 A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 4 0 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 5 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,963 55,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  705
DİLEK BAYLAN 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 71 279 1245 64904 % 55,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CaCDBCdA   EeeE DD dEaCdaCb b DEbBdDdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAa     CDEbAAA DEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     AbD   b  d  B      c  b BC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B    DCc E BbaaedBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 11 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,095 71,25
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  663
EFE CAN TERZİ 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 125 383 1544 82636 % 71,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız daCDBaab     e   DC     a a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DdAeEe   dDECeAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a D CDe         C E      d a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcADeabbcEb  CaCEBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,198 44,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  763
EKİN YILDIZ 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 199 969 51599 % 44,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcABC  CBE aDCCEDedDebeeeDE BADCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  a     baaCdAa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACDDDC    a BCeE     b Ca c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eA  bBEc b E ce BADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 3 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,643 47,88
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  823
EMİNE ÇAĞLAR 120 43 19 58 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 219 1042 55529 % 47,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız beCDeCBAD DECBEe DCCEDCaDCb bADbbBADCAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız          bDab AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D   CD B   E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e    eCD b B CD  ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,375 68,51
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  665
ESAT ÇELİK 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 117 366 1498 79457 % 68,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDa beC   c c cbC aCeaCDaecDbDB    B  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    abbDb   cbED ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b DDC     CBCdEE  aE C d B  E D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   b  B              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 7 2 54

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

209,745 72,52
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  689
EYLÜL DURSUN 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 130 393 1568 84107 % 72,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız d Daabea   BEcccCCEDCCaCDCbcDdDB  a B D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaca dDC  CebEDaECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A            a       C b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

185,180 83,79
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  765
FATMA NUR YILMAZ 120 21 25 74 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 175 466 1781 97184 % 83,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCa ae   e e DCCbeCCDCe a Db cbDaA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e b    b  C dEaDdCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    d          B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      e    B e e   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 9 11 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,193 60,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  701
HİLAL ÖZEN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 89 310 1342 69951 % 60,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız C CD aB    Eacc DDCCE CdDbb D D  BbD AaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a d      C ECAAAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız a     D  d  a B  C        eC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     Cc   B  D  aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,133 54,22
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  15
KAAN AY 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 63 268 1206 62882 % 54,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD aaAD  Eac ADcCCEDCCDbDec DdeBAD e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aedeb bADC cCeAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD D C D E  b   BC     a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee     Ce     dDe  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,010 58,72
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  833
KEVSER 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 82 299 1302 68104 % 58,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDdCBAcabEaBEADDCbEDCCDdDdbdDdDBbDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D b    A b ECedAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  ebece C Bd     C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,030 57,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  675
KEVSER KAYA 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 75 288 1269 66178 % 57,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCabaC ECB caDCCEDCCDCb a eE BADCAaDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e E       CdAE DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DD     a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e           C   aA a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 5 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,185 64,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  775
MİRAY TOPUZ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 103 343 1443 75153 % 64,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CBAeE   e eaDdCEcCCDa  a cEDaeDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a AebdEdDCaECcA   EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D   b            d         B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B  D eCD   a b C aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 12 6 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,738 75,08
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  708
NUH ECİM 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 145 414 1625 87080 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBABC   BdecDdCED CDab aebEbe        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A baaeDCCa     DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DD C     d C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  db ed  a   C e ad  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 6 9 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,513 87,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  645
ÖMER FARUK ÖZ 120 14 11 95 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 184 479 1823 101269 % 87,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aaeDa Ebc A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız                bADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcAc e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

206,553 74,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  816
ULAŞ AKDUMAN 120 24 9 87 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 407 1604 86059 % 74,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC  BC   B cDDdCEb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız           CeAEDDEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız              b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e eDDBE     C e   Dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,353 73,76
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  679
YASİN NAR 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 137 404 1597 85549 % 73,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aaCDdaaAc   bB e cdCEc bDdb D DEbBbDaA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız beeedabADCaEC A ADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aD    D     ac              d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee  D ed  E B  eeEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 12 11 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,570 74,66
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12B  -  794
ZÜHRE UYLASI 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 143 411 1613 86590 % 74,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCdb     B   DCCdDCCDab b D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız     b    C EC A A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  b  A DDd     c Bd E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eed   DC  d   d e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 5 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 2 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,833 79,66
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  720
ARDA CAKIL 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 163 443 1711 92395 % 79,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CBbD   CB e DbCdaCeDaeeccDbbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdad  cDbeaCdb A bC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   A DD         Ce     ab  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB  e           b  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 4 14 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 3 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,850 57,71
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  402
BEYZANUR ŞAHİN 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 77 290 1280 66938 % 57,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaebBd  CB daDbdEaCCDCbCaADEbBbDCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A Ea d CC CeAEcDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 23 7 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,118 89,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  639
BÜLENT ANDIRICI 120 10 6 104 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 187 485 1853 104288 % 89,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CB D ae          DC  e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      aaA        eDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D            E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

166,565 90,08
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  215
BULU EREN 120 10 6 104 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 188 487 1856 104480 % 90,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD aBb    CBc DDCbEe                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,188 64,79
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  847
CAN GÜL 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 102 342 1442 75147 % 64,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCdeBC EaBaADDCCEcCCDae cbDbcBeDCAaD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcEeeceCbECcAEaDECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  beC e  A d ad      ad d           E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 4 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

184,098 84,21
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  86
DİDEM KOCA 120 24 38 58 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 176 467 1786 97675 % 84,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdacb  bEdB ea dCEaCdDCD e DEDcADab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  ab ddccab c e b D b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eb     D c   d   C Ed      C d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Edc a  C    a     c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 7 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

301,300 26,24
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  695
ELİF YILDIZ 120 56 8 56 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 108 536 30429 % 26,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCBcDEDECBEAaDCCEDCCDC CbADE BA  A D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCe E EAcC ECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   CD  EA  E   C          a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        CD          A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,020 79,57
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  997
ENES DİLDEN 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 162 440 1707 92294 % 79,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDeCab    C   ac C bdebaD a DbDcdbbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdBEdcA bcE  AdADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD     D        BC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 5 15 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,918 80,50
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  20
EREN İSTER 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 168 450 1727 93372 % 80,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aaCDaac     Cc   a CEbdebaD a DbDcdbbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DdAdE bbDCcE cdAeDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A cD        BC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 15 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,405 60,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  563
FATMA ER 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 88 309 1339 69795 % 60,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDeC ADE aae eDDCC e CbaD D e  B D A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız adb beEA C E  AAA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  A D     a    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBA a  C        b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 8 4 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,203 54,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  759
HAMZA CAM 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 61 266 1202 62830 % 54,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDdaee    Ce eaDCdEDCCDCD D DEDBADae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a A EdEADCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   A  D     c   C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B e  ed            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,820 43,16
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  803
İREMNUR YILDIZ 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 23 193 947 50054 % 43,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABdDECBEADDCCEaCeDCeCb c  BADCAccDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBED e CdECdAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A b D        C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 9 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,310 80,35
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  968
MEDİNE KIRANLI 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 167 448 1723 93189 % 80,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DadcBd EbB  a CCdbCCDabCebDdDBbDab  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABbaeeDC aC daecECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b                  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A          d    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 15 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,470 85,24
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  476
MEHMETTALHAAYNACI 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 180 472 1801 98864 % 85,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaebBCabCBdcaDCCdDCdDdebbbDdcedDaeBacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      AbC a        A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                          C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 8 22 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,870 63,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  704
MERT CAN ŞERBETCİ 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 100 335 1413 73434 % 63,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCaABd  CBEAecCd DCeaab ecDbDe DCA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d daCdDC ECdb D ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   c DD      B          b Ca             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     eBd       C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 9 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,840 49,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  774
MERT SAYILIR 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 46 235 1087 57310 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABdDb B ebDCCEaCCDCb b DEbBADCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d ED ADbdECc EaDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   d  D                   CB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c e             c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

258,523 45,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  808
MERVEUSA 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 207 1001 53200 % 45,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBaBADaDEb ccaD aEDeCDCbCbbDEeBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABECacDCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   b     ba                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    A   d      d    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 23 7 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

197,403 78,53
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  987
MERYEM TAMER 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 156 431 1681 91083 % 78,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBbD ae   b CeEecDCdEDC Daa b Dc BbD b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a bab  ADCcEC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      b aB                e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bed e b         C  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 8 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,818 49,42
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  925
MUSTAFA BIÇAK 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 47 236 1088 57318 % 49,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCaABCDEd  AaDdCEDeCabc DeDEDBbbCABDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AdEDdADCdcCcAEbDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  bACDDb                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   e  a  d   CcC  e a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 11 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

294,415 29,02
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  822
NEHİR İPEK 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 120 597 33656 % 29,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCcADEeECBEADDCdEDCdDCDeDcDEeBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a AaECcADCDaCcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDDB     B dC     a a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        b           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 23 7 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 3 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,818 48,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  623
NUR PIDIJCI 120 40 8 72 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 38 224 1058 56029 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCBAB   C   DDbCEDC DCe   DEDB DCA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEDdAD  ECcA DDE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A c                     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B           A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 2 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

265,818 42,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  680
OSMAN CAN * AN 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 191 919 48926 % 42,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CBdDae CBEcDDCaEDCdDCb DcDEDBADdAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEdbADCDECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız bD     D    a  eBCe        Ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 11 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,318 75,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  649
SENA  ÇİÇEK 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 147 417 1632 87914 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDacABebECBEAcD bEDCaDdD a DbD eDCeeeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBceb  C  Cdda DdCd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B B         c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız edb ee      e bE A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

258,605 45,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  782
ŞEYMA GERİŞ 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 206 1000 53153 % 45,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaaADc ECeEADDCCEDCCDCbbb D DBADCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız ade EdcADCbECeAAAD*      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cb  A Da c b   C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    Aa ed      d e BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,398 40,33
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  813
SILA KUL 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 185 883 46778 % 40,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDcCc DED CBE DDCCEDCCDdDCbdDdbBADCbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abe EC cDCDECeAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ca aACDDBE  aaB B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,313 65,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  684
SUDE YAZICI 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 107 350 1456 76354 % 65,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDaeABe  CB AaDbCEDCdD   D DbDBbDbb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aa  ADC    AED ECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DD e   E   C b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 8 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,803 51,59
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  522
SUDENAS BERÇİN 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 54 248 1138 59842 % 51,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdC bDEDECaEbcD dE CdDde DcDE B  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız e ABEe  DeD CeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A D B   a   BC        e B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 6 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,468 46,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  103
SUDENAZ DAĞDELE N 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 210 1010 53823 % 46,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CBce aECBEc DCCEDCaDae D DEDBADdABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Dbb babADCaE  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DA c     E  b C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B              d a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,845 48,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  22
YAVUZ SELİM 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 229 1075 56679 % 48,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaABC   B  aDCCEDCda b bbDEDBADCb  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaCcD Cb  AE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAeDDbC  a B BC        aC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 15 8 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,025 56,47
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12C  -  787
YİĞİT CAN DUVAN 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 73 284 1256 65494 % 56,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBeBA    aB eaDbCEDCCDCbeebcEDBeDCeaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeAadCabDCDECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız        D         C Ed      C d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee                 A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,385 59,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  718

120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 86 305 1329 69213 % 59,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCBeD     EAaDdCEDCdDCD DdDEDBbDaA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız    aa EA CDdb AAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD     a                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,273 75,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  788
ALPEREN GÜNEŞ 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 146 415 1629 87355 % 75,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCcbBC  aBae DCCaabdadb aeDbcBe CeaDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız debaeADCdbCcbEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    C DD       BCdEc    ed               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 6 20 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 3 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,450 77,12
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  721
ARDA HAYDAN 120 24 17 79 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 150 422 1650 89445 % 77,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaabBC  CcEA cbCEDC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ecaDabeC E     DcCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız      DD       BC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  b  e E       e aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 0 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,940 69,25
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  730
ARDA KAYALIK 120 28 12 80 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 121 372 1516 80315 % 69,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCB BCe CBEcDDCaEb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AadaCeDCdb  AEDDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DDDC  a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

216,183 69,11
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  654
AZRA ATEŞLİ 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 120 371 1513 80163 % 69,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCabBC  CecdDDCCEebaDCb DcDEeBADbe c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      eDCe a AEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d  eeE       a B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 15 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,840 59,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  659
AZRA KURU 120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 84 302 1321 68903 % 59,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADc   c  acCdEaCCDCb DbDbDBADbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeA  bbADCDbCAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 16 8 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,723 55,00
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  820
BENGÜ SEYREKLİ 120 37 12 71 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 67 274 1228 63797 % 55,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBABeDE eEeDDCCEaCdadDCa DEDBAD A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   Ea  DC ECeAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,198 73,85
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  625
CAFER EFE ÖZDEMİR 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 138 405 1599 85652 % 73,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aeCD Cab b  ee  aDC     Dbe c ab B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız       aA C      ADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DA DD a    B BCdEdC BEddCd    E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 5 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 8 3 62

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

277,768 36,26
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  629
DİLEK CAMGÖZ 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 167 785 42051 % 36,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABC ECe baebaEDCCDCDCbADEeBADbAacDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADC ECeAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    aDDDeA     Be             E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 22 8 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,428 72,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  630
EFE AKGÜL 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 129 389 1560 83675 % 72,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDeaBbcE  CBdAeDeacDeeDdb bAebDBADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız           aEC  AbDdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   c       a   BC EE      Ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,853 83,08
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  697
EREN TİKEN 120 18 11 91 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 174 461 1769 96366 % 83,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD Cee          bdE C Ddb b   D AD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eeeB   AD   C   ADbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 10 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,620 50,05
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  728
ERENGÜL SEVGİ 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 237 1102 58049 % 50,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCcbBdbECBEcD CCEDCdDdc bADEeBeDab  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b ED A C aCcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     c DC     daC E      aC  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

137,470 96,13
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  742
ERSU 120 12 54 54 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 191 494 1917 111499 % 96,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 28 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBcdeAaCad  aeaeddccddedadb aEDBcbadca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dadaedDadcbecEaabdec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    Cb  d      B          ed             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ee b            a  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 4 24 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,143 71,77
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  731
EYLÜL AKKAYA 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 126 384 1552 83247 % 71,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCcbBeb CddcaceCEadabCb e D eBAD    Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b Ee ADCbECAAE DbCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     c  C  dbB BC     a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 9 8 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,158 50,28
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  732
EYLÜL SALBAŞ 120 40 13 67 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 239 1106 58321 % 50,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCacBC  dB e DCbEaCCDCDCbADEeBADdA   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADCbcCcAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,350 59,70
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  670
HİLAL 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 306 1330 69243 % 59,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBaBeDbDECBEbaDCdEDCaaeDCbeDcDcbDCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a AecadAeCDEacAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D aAbD  a bacB             d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    A  b            A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 11 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,828 57,72
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  671
İLAYDA AĞCIK 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 78 291 1281 66946 % 57,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaaABd ECBd eDCCEDeCDCbCbcDb cbDCA DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EaeADb ECeAEcDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   c D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 17 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,670 44,74
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  738
İLKNUR CİVİL 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 201 974 51891 % 44,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCDdCBeDEDECBEAcDCCE eCDCD DcDEDBADCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      dEcebDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   AC           C        a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 22 5 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,485 54,01
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  769
İREM YAĞMUR TAŞ 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 263 1198 62645 % 54,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCBAeC  CBEeDDddEDCaDCbCbcDEDcbDCdBcbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AeEa  DCe CeA  DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A  D C       C         C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      c      d b  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

209,070 72,85
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  703
KAĞAN KAYA 120 31 34 55 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 131 395 1573 84497 % 72,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCDBacADb ECadebDbdEaCdDdD e D  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aaeabeEeDC db AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD            cecb  d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBAAb eC       eC BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 4 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 3 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

287,130 31,98
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  772
MEDİNE YARGICI 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 141 676 37094 % 31,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız d DCBABdDECBE aDCCEaCCDC CbcDEDBADC BDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AdEaCADCaEC AEbDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D    D aB B              d   D   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız           a C   Be C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 23 3 77

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

216,865 68,77
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  678
MERYEM YAMA 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 119 369 1503 79763 % 68,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDdBdBeeECBEAaDbdEDC D Dee D eB  CbeeDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcE bded c  AE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A    C     ba                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             d a aA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 10 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,523 67,88
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  809
MİRZA ÖZYURT 120 29 14 77 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 115 362 1488 78736 % 67,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aa      e          Dd    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aaAaECEADCaECcAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ca D CDDB    E   C      Eb Ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 1 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,385 50,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  707
NECLA DURUR 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 238 1104 58190 % 50,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCadeaDECeEADDCCcDCaDCD bb  DBbDCe  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız beEDC DCdEC bEDDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AaD      a             CB    Eac     A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 13 9 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

174,343 87,74
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  930
NİLAY SU KAK 120 16 20 84 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 185 481 1827 101760 % 87,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD b AD    B eaDdC e dadD b cb  e  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bbA d  beC     AADd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız               B c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 2 10 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

197,950 78,27
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  21
OZAN ÇAKMAK 120 21 8 91 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 155 429 1671 90781 % 78,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBCDBa  D DECBd D  d    D D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAeECEcDCDb     D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 30 3 0 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,825 76,94
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  747
ÖZLEM İBLİK 120 28 32 60 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 149 420 1647 89236 % 76,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBbD CaAD bECBEAecCdEbCeaab ecDbDe  CAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdad EdDC abeb A E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ceD       B            C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    e  ed        C B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,785 50,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  143
ŞERİFE ADAY 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 51 243 1111 58555 % 50,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDbaAeCD CBEeaDCCEDbCDCbeDbDbbBAbCe  Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADCdcCcbb DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eACD D      ec a    d d  a c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız dA  eB      d    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 5 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,735 50,51
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  749
SİMAY OCAK 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 244 1112 58583 % 50,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdacAD  ECBE aDCCEDCaDCDCe DEDBAbCc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D deEe  DCDECeAbADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ceD     d B            C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 21 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,353 62,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  784
TANER SEÇMEN 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 96 330 1394 72463 % 62,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCe eC   B   cCCEDCdDabeb DE  ADCAccb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBbeeAD   CAAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D          C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 10 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,385 53,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  686
YAVUZZ Y 120 38 13 69 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 258 1186 62035 % 53,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBbeC  CB AecbCEaCCDCD c D DBADCe  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deb eADC  C  E DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    C DD       BC          B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

170,360 88,99
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  652
YUNUS EMRE YEŞİL 120 21 45 54 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 186 482 1845 103217 % 88,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBCcb c  CBdeaeCbEDbdaCb bcDaeBbDbecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbeacdbecbacdebceedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D   CD             c          C    aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    da  C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 18 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

294,730 28,88
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12D  -  616
ZEHRA ÇETİNKAYA 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 118 593 33496 % 28,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABdeECBEbacCCEDCdDCbCDdDEbBADCAaDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AeEDCADCdECdAEDDEdAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D CDDDC   E                     D E  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             d C  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 9 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,923 49,38
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  722
AYSUN ÖZLEK 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 234 1086 57275 % 49,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBABd ECBEAaDCCEDCeDCbCDADEDBbDbA  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A b   DC  CcAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     e          C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c              aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,770 57,75
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  761
BÜŞRA 120 35 10 75 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 79 292 1282 66980 % 57,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDcCBAD bECBEAaDdCEDC DCD DdDEDB DaAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız         DC     AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 19 6 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

196,235 79,07
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  660
CANER KURT 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 159 434 1694 91710 % 79,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCaA    C  eeDCedDCaadb D DEecbcCb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Dab E acDb     AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      b D         C c        e       aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                 e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 6 16 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

149,225 94,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  762
CENGİZ ARSLAN 120 4 6 110 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 190 492 1902 109580 % 94,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD aac    Ce e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

162,158 91,35
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  691
DEFNE GÜMÜŞ 120 13 25 82 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 189 490 1869 105956 % 91,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 21 12 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCa B    B ebb  bD eea  cAaaadebbdaeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A Eb c b  C    DEaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 30 3 22 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,293 61,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  661
DİLARA KENDİR 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 94 324 1378 71816 % 61,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaaABea CBE aDCCEbCdaCbCb DEeebDCbabD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e ba  DC cCcAED bCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A DD    E   B      c  b B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız           B C   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 16 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,963 62,71
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  879
ETHEM MURAT 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 97 331 1398 72729 % 62,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDC  BC  CeE Dc C DCCDd  bADEbB DCAa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dB aCADCecCAbEcDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                C d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 15 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,925 79,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  698
FUNDA BAŞ 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 160 436 1697 91865 % 79,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  eCD C eDc ECBc DD eEDa DaD D Dcb AD e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D be   A C     AA E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   cd   d a        ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 7 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

296,983 27,97
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  634
GAMZE YILDIZ 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 115 571 32439 % 27,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCB BC ECBEADDCdEDeCDC    DdeBADCAaDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ED cDCCaCAAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACDDbC      BC          d B         C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

262,525 43,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  82
HAVVA ALANTEPE 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 25 197 955 50828 % 43,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBCBAaEaEdB ADDCCEDCCadb DdDEbBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D AeE EcDCaECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız da  AC   E  c  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız be eb cC        b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,888 62,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  737
İLAYDA ŞAL 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 95 326 1382 72078 % 62,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDBacAb    c eDDCCEDCCDCDbbADEcBbDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aabeE   DeaaCcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 24 6 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,638 74,62
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  672
İREM UYGUN 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 142 410 1612 86551 % 74,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaeBC   BEecDCCEDCCDde bcDE ceDabBe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   bab aC  CcAa DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D c   ab aBa                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,000 80,02
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  688
KADİR MEMÜK 120 28 42 50 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 166 447 1718 92812 % 80,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaacea  aB  DD dceeCDab eeDbbcbDCA  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcbadcDCdabeAE DEdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  bACDDb    d a C        a  b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   e  a Bd   CcC  e a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 9 15 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,118 63,16
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  439
KEREM ABLAK 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 98 333 1408 73258 % 63,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aaA   ECdEAb CCEeCCaCD b   eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeeBEeaADC     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee  e  C c      a  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 4 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,208 48,66
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  743
MELİH GÜNAYDIN 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 227 1070 56439 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaABC ECB eDDCdEDC adb b DEecADCA D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d ED AeCdcCeAb DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız      D C  E    C E      aC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e    E             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

248,218 51,36
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  810
MURAT ÖZÇELİK 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 246 1134 59574 % 51,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCD aaADE  bBEe DCb aCCDdb DADbDB D ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DadBE EADCDECeAAADbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D         BC  b   c  Ca       aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB  e eC        C dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 9 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 3 2 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

208,820 72,99
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  777
NAZLICAN SUSAM 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 132 396 1575 84661 % 72,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcABe  aB   DCCEDCdDCeeb cbDcAcabBeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e b   DeacCeAa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  e  eD e  E   a B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 16 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,538 65,16
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  811
NİSA NUR UÇAR 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 105 346 1450 75577 % 65,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDacABdDEeBacaDCCEaCaadbCe eb dADae  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcEa AeCeECcAabDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A           B           B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B      C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 9 13 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

190,488 81,52
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  646
ÖZNUR YÜKSEL 120 26 38 56 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 172 456 1746 94553 % 81,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAee aae dacbCaDCCcbb a DEDcbDbb D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBdaa DCd beAEbDbdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A        c   C      b  b d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e           Cba ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 11 13 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,453 64,65
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  748
RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 101 340 1436 74983 % 64,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaaeeaaECBaeDDCCEaC adb bbDdDcbcC  DDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deED ADCd C AE D CAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A D  C       C          d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  deeDBc     C C  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 13 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

258,950 45,62
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  770
SANCAKEVSER 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 204 995 52912 % 45,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBaB DEDEbBEeaDCCEDCCDCcbeADEbBAbCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a ec bEADCaaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ACD                   C d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee     C        b aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,578 55,61
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  710
SEÇİL 120 36 9 75 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 70 278 1238 64497 % 55,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCBABebECBEAaDdCEDCaDCD DdDEDB DaAcDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız       DC       DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

191,090 81,28
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  155
SEMİH 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 171 455 1740 94271 % 81,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaac cbE BEeDb aED eD b beDcD    e D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız        eDC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  AaD      a  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 9 8 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,148 65,94
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  682
SILA ŞAHİN 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 108 351 1458 76484 % 65,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CaeadDEeBE DDCCa eCDdbeb DED dDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeb a dADCDE  AAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     b  D    a  e   E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 10 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,355 84,88
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  685
TÜLİN ÇAKMAK 120 17 13 90 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 179 471 1796 98449 % 84,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaabdC  aecA DCb        DcDEeBADb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   E   DC        ECb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,693 65,07
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  785
UMUTCAN KAZEL 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 104 344 1447 75474 % 65,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ecCDdCeb E  dB eDDCCEaCCDCe bdDEcBADCbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DC  EeacDCadCAAAeDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   A  D       be d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,020 71,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  817
YASİN BATU 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 127 385 1553 83313 % 71,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCad  D CBEecDCeEDeCadb Decd BbDbbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdaddEAeC    AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 11 15 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

246,343 52,42
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  687
YAVUZ ZİYA ERKUŞ 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 253 1159 60800 % 52,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDaaABd   B  aDCCEDCeaCb bbDEDBADCb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaCcDCCb  AE DEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAeDD C  a B BC        aC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 8 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,153 49,25
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  900
YUSUF TAŞLI 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 43 232 1081 57123 % 49,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBAeC d B eDDaaEDCCDbD bADdeBADb eD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ED ADC aCeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız      D        B   E      C     c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d    E             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 18 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,020 66,01
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12E  -  719
ZARİFE NUR ÖZTÜRK 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 109 352 1460 76567 % 66,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCadedbECBEAacCCEadCDCbbDAaEeBbeCbBDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEabeDbedCeAEaDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D       B BCc    a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 2 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,405 44,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  996
AKYÜREK 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 202 977 52041 % 44,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCabDdbE B  DbdCEaCCDCDCbADEDBADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCd EecADCacCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ca    Dbc   ad   C    d a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız de  e  C    B dDe dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 25 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 4 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

318,433 20,24
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  620
ARDA CANBAZ 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 85 404 23470 % 20,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaBADEDECBEAeDCCEcCCDCD DADbe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCA ECEADCDECAAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DACDDBE  EdBCB  E   B debB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız ce  D eC        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 4 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 2 38

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

208,195 73,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  657
ARDA EYİ 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 134 399 1582 85037 % 73,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CaCD aaAD  Eac ADcCCEDbCDbDec DdeBd  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDDB      bBCeE   ac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 11 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 3 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,415 82,43
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  403
AYLİN KAHRAMAN 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 173 459 1758 95610 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD Cab a  CBEeceCCEceCbdb e Dbad D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  a  E aADC E     D C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    e            C a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 6 10 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,193 80,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  628
ÇAĞDAŞ AK 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 169 453 1731 93736 % 80,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcaBd       eecdb abCDae ccDbDBeDC aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEadcDCDECeAcdDEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,300 75,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  824
ÇİLEMNAZ ATUK 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 148 418 1633 87922 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DacdBd c B AacbCEeC adbabeDEDBbDCb  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d bD ADC dC A D ECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bD           e       a B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 12 13 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,213 67,51
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  693
EBRU ŞAHİN 120 37 43 40 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 113 359 1479 78303 % 67,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcaaccbaECeEccDaCEDCaDCbCcbDbDBbDbABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCdebdEeDecaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   Ab               dC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBccDebC    a dcacec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 1 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

231,973 60,43
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  793
ECEM YILDIZ 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 90 311 1344 70092 % 60,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDcCeADEDECBEAcDCCEaCeDdD abDb BA Cb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeeabecADCcEa bbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     cbD     d B B          C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 14 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,183 68,61
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  764
EMİR DİNLEMEK 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 118 368 1501 79576 % 68,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DacbBe  aB ecaCbEDCCDde edDbaBbDbe  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaecDCdd     DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A DDDC  a  CBCdE   B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 1 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

274,950 37,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  664
ENES AYDINLIK 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 172 820 43645 % 37,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CB DaeaCBEcDDCaEDCdDCbaDcDEDBADdAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEdbADCDECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   C D    a  *BCe       aC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                 C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 17 13 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 1 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,030 77,79
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  696
ERDEM  Ü 120 24 19 77 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 153 426 1663 90220 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCadBC Eac eecCCaD CDb e   deB   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daE  beC E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AC DDC     bBC E          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 4 10 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,385 84,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  729
ERMAN OPCİN 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 178 470 1795 98440 % 84,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız adCD aBAcabEbBcAe bbEa  ceb  d be       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aedeEdEADCa C  AAcEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E      C        a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 30 2 10 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,830 55,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  734
FEYZA PEKBÜYÜK 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 69 277 1237 64346 % 55,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız dBDaBABdDEacEAaDCCEaCCDCeCcbDbccebCb  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  eEbCADCdcCdAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D C  b                          D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 11 15 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,445 73,70
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  735
GİZEM KOCAK 120 32 39 49 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 136 403 1596 85486 % 73,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDcadAD bbdBEebDbCEDddDCeCbbeEbBbDCeaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abecddcdDaaECeAAADbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D          C        b d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ece D cd        C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,010 57,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  699
GÜLSÜM ORHAN 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 76 289 1279 66853 % 57,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBABd ECBE  DCCEDeCDCeCaADEDBeDCe  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deED ADCe   AE cECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   db D       e            e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      e           c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

320,268 19,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  801
İHSAN AKÇALI 120 64 15 41 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 82 390 22812 % 19,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBAD DECBEA DCCEDCeDCe ebDdDBA CABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  edBEdEcDCeECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   CDDB   EE  BC  dd  c      C E   EB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB bD  C  d        A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 3 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,593 67,34
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  638
İNCİ ÇAĞLA BURMA 120 33 27 60 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 112 358 1476 78099 % 67,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcceCcECeEAaDeCEDCdaab eAebbddDbA  Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dabDbADCea  AEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız              b C E              c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız A                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

208,125 73,35
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  676
KÜBRA ALABAŞ 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 135 400 1584 85080 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DadbBd  CBEe DC EaCeabb beDbDBADCA  bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      bDbd CddaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e   B      C     c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,973 77,35
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  771
MEDİNE BİLGİ 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 152 424 1655 89709 % 77,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 17 11 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBdD CaAD bEdB A cCdEeCdaab   D ac  db e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCda  EdDC  CeA  DEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ceDa    d B    a       C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B e   d        C Bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 15 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 1 2 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

220,900 66,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  778
NESRİN AK 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 110 354 1468 77285 % 66,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaabBdD aBE DDCCaaeCDab b Dd B DCA  ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b aaeADCdE  A  D aAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D C D C     ddCdEE    ee               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 4 3 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,810 79,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  781
NURR  K P 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 164 444 1712 92406 % 79,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCe BCbECB eDaab D ea b c D DBeD    Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bebc A Caa     DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bDb b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e   c      C   d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,988 74,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  644
NURSENA BAYINDIR 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 144 413 1621 86939 % 74,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız d DCaABdbECB AecCdEeCdaab e D ac  db  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dadaCdDC ECeA  DECe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  ce D     d B            C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız de    E     d C Bc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 4 13 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,958 67,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  812
POLAT ÇAKIR 120 31 20 69 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 114 361 1483 78452 % 67,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCc aa eE ECBde DdCEDdCDCe a DbbBAD b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCb E EADC EC AbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız bb                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız       eC            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 12 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

208,743 73,04
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  711
SEVDE SÜREN 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 133 397 1576 84710 % 73,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBbBd EaBEdebCCED dDCe bcDb BAeCbB Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABb bdbCd b da DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      c      C   a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 10 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

196,440 78,97
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  712
SILA KAL *Z 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 158 433 1690 91599 % 78,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Daeeae     ecDCCEDCdDbb DcDbDccDCbcD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aEa ADCda  bE DECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,833 59,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  713
SUDE NUR ARITMA 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 85 303 1322 68912 % 59,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD C ADEaEdeEceDCd* CCDbcebADEbcbcd  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Dbe EC ADC     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACccB   aaB c  E       C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 16 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 3 2 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,275 87,05
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  647
SUDENBZ KARAKUYUN 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 182 477 1821 100963 % 87,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCcAeC EaBacaDbCEbC a  ec Daac D    aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBd  b e cCb d  a be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız b Dcb EeEcBd a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 6 8 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

242,080 54,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  819
YUSUF ENES BEKLE 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 66 273 1219 63564 % 54,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCc  b EaeE eDCCEDCCDCb bcDEbBADCAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Deeebd ADCDECeAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A DD                   Ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,243 87,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  827
YUSUF ZİYA TOPCU 120 14 10 96 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 183 478 1822 100971 % 87,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D ecBd   B e       eD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      e CdaCeAEDDECeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 30 1 1 3

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,720 56,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  826
ZAHİT 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 74 287 1261 65689 % 56,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBacb c  aB    CbEDCCDde   D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeABEddbDCDECeAAbDEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDDB      CBCdE   B    a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 30 7 3 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 6 1 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,653 79,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  752
ZERDA UTAŞ 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 161 438 1702 91994 % 79,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCD CaA    CB e caCEDCCade e Db B   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız    ab cdDC     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 9 5 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,463 40,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  753
ZEYNEP OCAK 120 46 11 63 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 184 881 46748 % 40,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaAB  ECBEeDDCC   dDCbaDADb BADCA cDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADC  CcAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bD b   a    C         C  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 14 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 0 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,598 78,00
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12F  -  821
ZÜLAL GÜNDÜZ 120 24 19 77 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 154 428 1667 90464 % 78,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDad BC  CeE ecCCEDaCDCe DdbbDe      c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   Eaee b    AEDDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız               a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 8 8 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

306,595 24,22
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  618
AKİF ALIŞ 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 99 492 28097 % 24,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCBADEDECBEAaDCCEDCdDCeCbdDdDBADCA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCbacddADCDECebAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aD DACDDBE D EBeBCBEECCaaC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 10 2 77

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

242,355 54,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  611
AMANTUR NURUEV 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 65 272 1217 63380 % 54,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBbBe  Ca  eDaCcaeCDdD bdDdDeADCAaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A caCA C  CdAEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DDDC    B BCBE C        B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 7 0 54

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,593 43,26
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  856
BURAK K 120 45 15 60 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 195 950 50180 % 43,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCBADEDECBdAaDCCEDCCDCDbbcD bBbDde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeABECaADC a  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A D c       BC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 13 12 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 1 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,033 32,90
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  690
BURCU İKİZ 120 51 9 60 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 149 701 38156 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBacAD  ECBE DDCCEDC DCDCDADEDBADCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a bBEd cDCDEC bAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A D B   c   BC     B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 27 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,100 49,27
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  624
BÜŞRA ALABAŞ 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 233 1083 57145 % 49,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBaadDE EbB eaDCCEaeaDCDCa DdeBADCAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEe   C ECeA AD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ACD       B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B   D        CaC c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,498 79,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  792
DENİZ KAYNAROĞLU 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 165 445 1714 92557 % 79,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDac BC   d daedC   babb DdDbbBbae c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBbDCADCbab  aaDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD aCA  d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c            C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 2 18 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,013 58,72
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  662
EDANUR VAN 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 81 298 1301 68101 % 58,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCBADEcECBEeeDCCEDCae e DeDb B bCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız          C E  bbA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  A D B   a              Ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        d  d       B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 12 11 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,750 53,27
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  632
FATMA TORGAN 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 56 257 1182 61788 % 53,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaABbeECBEbeDCCEDC DdDCD DE BA C d Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ED A ddc  AE DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   c c         BC d    a  aB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız          A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 3 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 3 15

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,303 54,11
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  736
İKRA TOPCU 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 265 1200 62761 % 54,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCcA cb CBaAeDCCEDe DCD e DEeBADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCA E EcDCaa   AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        d        C  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 20 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,653 68,36
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  637
ILGAZ BÖLÜKBAŞ 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 116 365 1494 79291 % 68,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eaCDcCeA E  CBE aeCCEDebDdD ecDdbBAbCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCdBEd ADbbcbeAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a  b D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 12 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,368 71,11
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  739
İPEKSU ALTUNCAN 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 124 381 1542 82474 % 71,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaABb EbccAabCCEDCCDdbebcDEeBADCd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e Eb d C  CAAa DE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                  c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 15 11 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,215 58,05
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  804
İREMS KİLİM 120 35 12 73 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 294 1289 67331 % 58,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBbB    B  DDCdEaC D DCDcDd B D  aDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d E  e b    Aa DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD     a B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D        ECc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 14 6 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,608 48,99
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  702
KADİR ALAN 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 231 1077 56816 % 48,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız daCDaCaA E  aebceDddEDeCDbeCbeDEbBADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCeBEd eeCaECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDDB       BCdE      eCB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        e           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 6 1 46

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,173 54,19
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  427
KADİRCAN SİLME 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 62 267 1203 62851 % 54,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBceCD be AeDddEabCcdD ceDbaBbD    DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBd CADC  C AE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAbDbDCc E BeeCdE   B  e   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c   eBc     b b aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 30 9 11 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 4 3 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

234,303 59,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  674
KEREM TOPUZ 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 83 301 1314 68591 % 59,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCa     CBdA DdCEDeeDaD b b DBbDaA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eCdaE  A babCeAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C     DDB       BC           C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 13 10 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 4 0 31

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

292,458 29,79
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  929
M SAİD AKTEPE 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 128 615 34556 % 29,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABCeECBEeDDeCEDCCDCbCDADEDBADCABDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ddEaCcDC  CcAEDDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bD Db     CBCBd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   e   E          A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 28 2 93

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 3 1 23

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,850 56,02
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  642
MELİSA ÇAMAŞ 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 72 280 1246 64972 % 56,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCcAeEa  BEdacCCEDaaDCDCb DEbBdbCeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEdEADCaECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      aD                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız       e       de    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

183,580 84,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  9
ÖZGÜR 120 19 20 81 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 177 468 1789 97904 % 84,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız d CD dac        eebaEeCCDab D DEe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a d      b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD    D BE       C               b D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee  b eCD       a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 30 7 6 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 2 0 15

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,195 48,12
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  779
RABİA TÜRE 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 222 1053 55810 % 48,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBbBe bCBdeDDCCEDeCDCbeecDdDBbDCA DDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A a   Dbd CcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız d     De c    BCB      C  e B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  ce beE     d C BAb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 5 0 38

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,010 54,29
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  780
SILA TEKYILDIZ 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 269 1207 62970 % 54,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcABd   BEdaDCbED aDCDCbdDEeBbDCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d EbCeDC dCdAEaDECAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CD a        C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız    D    E        A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 18 7 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,065 53,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  650
UMUT BAŞTÜRK 120 38 13 69 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 259 1188 62246 % 53,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCB     dBEAaeCCEDC DbD b DdDBADCAeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D A E cADC aCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız c     e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 21 4 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 1 0 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,688 61,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  818
YELİZ BIĞRI K 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 93 316 1356 70913 % 61,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBD BABbeEbBE aDCCEDbCDCbbeceEbBdDdABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEaa Dbd C AaaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AaD     a  b          e aC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      e      C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,183 77,24
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  995
ZEYNEP KÜÇÜK 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 151 423 1653 89582 % 77,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdaadDcbECBEeDDCaEDeCbaDbeebEaceDbbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Db ad  ADCaECeAeA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     cC D    c  ea ad       aa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 9 21 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 13 1 4 8

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,003 63,23
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12G  -  655
ZÜMRAL YARAN 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 99 334 1409 73333 % 63,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 191 497 1966 115985

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD Cc aaDECBEAaDCbEDCaD ebbcDEDBA CAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbeB     CDECdAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a             d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 30 16 11 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 13 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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