
Adı Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Okul NET SIRALAMA

BE Y*NUR ÖZDEMİR 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 56 20 51,00 1

ZEYNEP YALIN 2 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 56 25 49,75 2

TUĞBA BIYIKOĞLU 16 2 15,50 4 0 4,00 6 2 5,50 7 4 6,00 10 2 9,50 52 13 48,75 3

YAVU  HATİCE YAREN 17 2 16,50 0 0 0,00 0 0 0,00 9 2 8,50 11 2 10,50 49 10 46,50 4

ÖZGEN GÖKAY 4 9 1,75 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 55 34 46,50 5

FEYZA ŞAHİN 8 1 7,75 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 15 44,25 6

BIÇAKCI ÖMER 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 6 1,50 49 22 43,50 7

KARDELEN GÜLER 11 2 10,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 47 14 43,50 8

PELİT CANSEL 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 44 10 41,50 9

GÜLŞEN MESUT 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 45 19 40,25 10

ARSLAN TAHA 4 7 2,25 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 49 39 39,25 11

POLAT ULU 5 11 2,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 47 36 38,00 12

YİĞİT TİKEN 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 21 36,75 13

SILA AYDIN 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 43 27 36,25 14

YASİN AYDUVAN 2 6 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 43 28 36,00 15

MERTEFE SÖNMEZ 10 8 8,00 3 3 2,25 7 6 5,50 5 4 4,00 9 3 8,25 45 37 35,75 16

EMİR AK 3 4 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 44 34 35,50 17

ŞİŞMAN CİHAN 2 2 1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 39 16 35,00 18

YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞ 5 4 4,00 3 0 3,00 4 5 2,75 3 4 2,00 7 2 6,50 40 26 33,50 19

YEŞİLDUMAN ULUS 9 2 8,50 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 7 33,25 20

YAPICI ELİF 7 5 5,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 39 23 33,25 21

KARAGÖL FURKAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 14 32,50 22

AYDIN YAĞMUR 0 6 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 28 31,00 23

BOLAT HAYRUNNİSA 10 3 9,25 5 2 4,50 4 7 2,25 7 3 6,25 9 2 8,50 35 17 30,75 24

YILDIRIM  ÖYKÜ 1 3 0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 22 30,50 25

CANSU AY 3 2 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 18 30,50 26

İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 5 6 3,50 37 27 30,25 27

EDANUR GÖÇER 5 3 4,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33 12 30,00 28

MUSA SALDIRAN 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 32 30,00 29

EMİR KAĞAN DİKBAŞ 4 2 3,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 17 29,75 30

SUDE NAZ AYDOĞAN 4 6 2,50 0 0 0,00 1 3 0,25 6 3 5,25 6 7 4,25 37 31 29,25 31

NİSA NUR ERAT 7 3 6,25 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 27 29,25 32

ALTAYLI HALİT 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 6 2 5,50 33 18 28,50 33

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ 11.SINIF SAYISAL NET SONUÇ LİSTESİ

MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM



ÖZCAN BULAT 2 5 0,75 2 5 0,75 0 0 0,00 3 0 3,00 0 0 0,00 34 22 28,50 34

ECRİN TUANA KÜÇÜKÖZ 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 8 28,00 35

İREM AKINCI 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33 20 28,00 36

CEYLİN CAN 12 1 11,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 9 27,75 37

KARARMIŞ BUSE 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 42 27,50 38

ERDOĞAN KON 0 8 -2,00 0 0 0,00 4 6 2,50 2 2 1,50 8 2 7,50 34 26 27,50 39

BUSE SUNDAK 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 19 27,25 40

EREN ÇALIŞKAN 6 6 4,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 7 1 6,75 32 19 27,25 41

SUDENAZ GÜNEŞ 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 13 26,75 42

SOY YASEMİN 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33 25 26,75 43

SAMET TATLI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33 27 26,25 44

YAKAN ELİF 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 15 26,25 45

UMUT BERK SAYDERE 2 4 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 5 2 4,50 31 20 26,00 46

SERHAT ABU 7 6 5,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 32 24 26,00 47

SEÇİL KÜÇÜKER 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 8 4 7,00 35 36 26,00 48

MELİKE ŞİRİN 1 2 0,50 0 0 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 10 3 9,25 29 14 25,50 49

BEDİRHAN YAYKIN 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 18 25,50 50

NECATİ GÜNAYDIN 4 3 3,25 0 0 0,00 2 10 -0,50 2 1 1,75 7 3 6,25 34 35 25,25 51

MUSTAFA HASDEMİR 4 3 3,25 0 0 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 3 7,25 32 28 25,00 52

KAAN ÖZEL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 16 25,00 53

RANA UÇUN 4 3 3,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 29 24,75 54

YILDIZ BEYZA 4 5 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33 34 24,50 55

YUNUS KAYIKCIOĞLU 2 6 0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 31 28 24,00 56

TEPELİ YAKUP 2 10 -0,50 0 2 -0,50 4 6 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 36 49 23,75 57

İLKER OCAK 13 2 12,50 1 0 1,00 3 6 1,50 3 0 3,00 6 3 5,25 26 11 23,25 58

MUSA ŞENDUR 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28 20 23,00 59

BEYZA GÜL BELEN 9 2 8,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 12 23,00 60

SUDENAZ YÜKSEL 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 11 0,25 6 7 4,25 9 4 8,00 34 44 23,00 61

MERT BAHŞİ 6 6 4,50 4 0 4,00 3 9 0,75 3 4 2,00 6 4 5,00 31 33 22,75 62

HAZEL KANCAN 4 4 3,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 26 22,50 63

BURÇİN OKURGAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 39 22,25 64

YUSUF SALİH 10 6 8,50 2 1 1,75 4 8 2,00 3 2 2,50 9 3 8,25 28 23 22,25 65

İKİZOĞLU ARDA 5 5 3,75 0 0 0,00 4 5 2,75 3 3 2,25 7 5 5,75 28 24 22,00 66

MELİSA BIÇAK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 28 22,00 67

DURU KAAN 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 28 22,00 68

ÜLGEN ÇINAR 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 2 3,50 25 13 21,75 69

ŞULE ÇANKA 16 2 15,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 23 5 21,75 70

EBRU TORA 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 17 21,75 71



SUDE ALANLI 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 21,75 72

YUSUF BAŞODA 2 0 2,00 0 0 0,00 6 6 4,50 1 3 0,25 13 0 13,00 25 13 21,75 73

ŞEVVAL SARI 3 5 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 30 21,50 74

ECE TORGAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 19 21,25 75

KAYNAK ALPEREN 5 4 4,00 0 0 0,00 5 5 3,75 3 3 2,25 7 5 5,75 26 19 21,25 76

MUSTAFA ELBAŞI 3 3 2,25 0 0 0,00 7 5 5,75 3 2 2,50 11 2 10,50 24 12 21,00 77

HAYAT ÇULLU 1 7 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 13 19,75 78

BERKAN AYDIN 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 31 19,25 79

SAMET MUTLU 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25 24 19,00 80

MUTLU ZEYNEP 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 17 18,75 81

YASEMİN ERGÜL 1 2 0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 29 18,75 82

ARAS ADEM KISACIK 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 6 18,50 83

YA İN HANCI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 35 18,25 84

BÜŞRA ŞİMŞEK 3 6 1,50 0 0 0,00 2 5 0,75 4 1 3,75 10 3 9,25 24 23 18,25 85

ALPEREN TEPELİ 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24 24 18,00 86

AHMED YASİN AH 5 7 3,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 0 0 0,00 10 3 9,25 21 13 17,75 87

YASİR KORKMAZ 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 23 17,25 88

İŞCİ GÖZDE 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 19 17,25 89

AHMET TUNÇ 7 6 5,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25 31 17,25 90

ZÜLAL AYNACI 3 8 1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28 43 17,25 91

BAŞEGEN ELİF 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24 30 16,50 92

SENA KISACIK 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 27 16,25 93

AYLİN BAŞTAŞ 2 3 1,25 3 0 3,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 8 2 7,50 20 16 16,00 94

SUDE AKGÜMÜŞ 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 14 15,50 95

İSMİNAZ AYDIN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 21 23 15,25 96

MELEK KULAKSIZ 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 15 15,25 97

ESER DAGKÖY 6 5 4,75 1 0 1,00 4 5 2,75 0 0 0,00 8 3 7,25 19 16 15,00 98

SEZER YİĞİT 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 5 14,75 99

TUĞÇE  BOZKURT 1 6 -0,50 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 7 5 5,75 19 17 14,75 100

ENDER ARMA 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 6 5 4,75 20 22 14,50 101

EFE KUL 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 19 14,25 102

ZEYNEP ÖZER 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 28 14,00 103

GÜNEY EMRE 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 52 14,00 104

MERVE DURAN 4 7 2,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 4 5,00 20 25 13,75 105

EFE ECEM 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 25 13,75 106

YILMAZ CEYLİN 5 7 3,25 2 0 2,00 2 9 -0,25 1 7 -0,75 6 7 4,25 25 45 13,75 107

EFE AKYÜZ 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 5 1,75 19 23 13,25 108

ZEYNEP TARIKÇI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 19 13,25 109



ÖZLEME EMİR 6 5 4,75 0 0 0,00 0 8 -2,00 3 5 1,75 6 2 5,50 19 24 13,00 110

HÜMEYRA VERGİLİ 8 3 7,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 18 12,50 111

KÜBRA KIZILOT 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 31 12,25 112

DİLARA BAKANGÖZ 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 19 12,25 113

NAZZŞ M Ş 4 8 2,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 0 0 0,00 5 5 3,75 18 26 11,50 114

AAYA AZRA SENA 1 1 0,75 0 0 0,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 7 3 6,25 18 27 11,25 115

YILDIZ 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 11 11,25 116

BURAK SEMİH ASMA 2 24 -4,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 76 11,00 117

GÜNDÜZ ŞEVVAL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 29 9,75 118

ÖZKAN KEREM 3 5 1,75 0 0 0,00 3 5 1,75 3 3 2,25 4 7 2,25 19 37 9,75 119

YAREN DÜZGÜN 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 22 9,50 120

ERGL ALİ 2 7 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 26 8,50 121

MUHAMMET ŞAHİN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 26 8,50 122

YUSUF KAAN SARILMIŞ 3 7 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 11 16 7,00 123

ARA ELA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 36 7,00 124

OĞUZ KAAN NİKSARLI 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 18 6,50 125

KANCAN EZEL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 30 5,50 126

UYLASI DİLAN 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 59 5,25 127

YILDIZ MERT 4 26 -2,50 2 8 0,00 4 10 1,50 4 9 1,75 5 8 3,00 19 61 3,75 128

SEMİH ABLAK 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3 2,25 129

SEBİLE SAGEL 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 8 0,00 2 6 0,50 3 10 0,50 15 53 1,75 130

ESLEM İŞNEL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 131

ÖMER HANİ AZ 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 15 -1,75 132

GÖL ARDA 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 21 -2,25 133

SİNEM ÖZÇELİK 2 6 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 43 -3,75 134

FATMA NİDA GENÇ 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 37 -4,25 135


