
Adı Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul

ZEYNEP KÜÇÜKER 15 6 13,50 10 2 9,50 11 2 10,50 18 4 17,00 3 5 1,75 7 2 6,50 7 3 6,25 71 24 65,00 317,655 1

EMLİKLİ BEHLÖL 21 6 19,50 13 2 12,50 13 2 12,50 6 4 5,00 3 7 1,25 5 3 4,25 7 3 6,25 68 27 61,25 303,178 2

KARADENİZ ELANUR 16 2 15,50 9 4 8,00 9 2 8,50 13 4 12,00 4 4 3,00 7 0 7,00 6 1 5,75 64 17 59,75 299,035 3

AYDIN FURKAN 20 2 19,50 8 7 6,25 7 3 6,25 16 2 15,50 4 3 3,25 4 3 3,25 5 0 5,00 64 20 59,00 295,126 4

ŞEVVAL ŞEN 22 3 21,25 9 5 7,75 7 4 6,00 17 9 14,75 0 0 0,00 2 0 2,00 7 1 6,75 64 22 58,50 292,93 5

DİANA KARAMAN 20 4 19,00 9 4 8,00 11 3 10,25 12 7 10,25 4 2 3,50 7 1 6,75 0 0 0,00 63 21 57,75 291,214 6

EREN GÖR 13 6 11,50 10 4 9,00 10 1 9,75 8 4 7,00 5 3 4,25 6 2 5,50 8 2 7,50 60 22 54,50 282,472 7

BULU EBRAR 18 7 16,25 9 5 7,75 11 4 10,00 10 7 8,25 2 0 2,00 5 3 4,25 5 3 4,25 60 29 52,75 275,032 8

SALMAN POYRAZ 19 4 18,00 11 4 10,00 9 5 7,75 7 12 4,00 7 0 7,00 6 2 5,50 2 6 0,50 61 33 52,75 274,47 9

FATMA NUR USANÇ 21 6 19,50 10 5 8,75 13 2 12,50 7 6 5,50 1 4 0,00 5 4 4,00 3 7 1,25 60 34 51,50 269,896 10

İNCESÖZ ZEYNEP NUR 15 10 12,50 13 2 12,50 11 4 10,00 9 5 7,75 1 2 0,50 6 3 5,25 2 2 1,50 57 28 50,00 267,009 11

YERLİ ARDA 15 8 13,00 12 3 11,25 10 3 9,25 10 5 8,75 4 5 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 56 31 48,25 260,838 12

ESMA NUR APAYDIN 17 11 14,25 10 3 9,25 7 4 6,00 9 3 8,25 2 4 1,00 7 3 6,25 4 5 2,75 56 33 47,75 258,557 13

SEYİT DEMİR 12 16 8,00 11 4 10,00 11 4 10,00 14 13 10,75 2 2 1,50 4 4 3,00 5 5 3,75 59 48 47,00 258,119 14

ÖZTÜRK ALPER 14 14 10,50 9 5 7,75 12 3 11,25 8 3 7,25 5 4 4,00 6 4 5,00 1 1 0,75 55 34 46,50 255,594 15

EBRAR SU GÜLEN 15 6 13,50 11 4 10,00 8 5 6,75 10 10 7,50 2 5 0,75 6 2 5,50 4 5 2,75 56 37 46,75 255,439 16

MERV  SARI 20 4 19,00 9 5 7,75 6 3 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 8 1 7,75 7 1 6,75 53 23 47,25 255,27 17

GÜŞŞEN GÜNGÖR 17 8 15,00 13 2 12,50 6 7 4,25 8 8 6,00 4 5 2,75 3 2 2,50 5 5 3,75 56 37 46,75 254,969 18

BEDİZ BEYZA 17 6 15,50 11 4 10,00 7 6 5,50 5 8 3,00 1 5 -0,25 9 0 9,00 5 5 3,75 55 34 46,50 253,902 19

NAZ TOPUZ 20 0 20,00 5 1 4,75 8 4 7,00 12 7 10,25 0 5 -1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 52 21 46,75 253,27 20

SÜNDÜ NAGİHAN 18 8 16,00 7 4 6,00 8 3 7,25 10 5 8,75 1 6 -0,50 4 4 3,00 6 1 5,75 54 31 46,25 252,848 21

DİLEM ÇALKUR 14 11 11,25 11 4 10,00 10 4 9,00 12 9 9,75 2 6 0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 56 43 45,25 251,128 22

ERGÜNCE BERAT 14 8 12,00 10 5 8,75 10 5 8,75 11 9 8,75 4 2 3,50 2 1 1,75 3 5 1,75 54 35 45,25 250,836 23

İKBAL KARAKUŞ 20 3 19,25 10 5 8,75 7 3 6,25 4 5 2,75 3 4 2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 51 24 45,00 247,63 24

HAZALDİNÇ 17 0 17,00 6 5 4,75 2 6 0,50 15 8 13,00 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 50 22 44,50 246,32 25

BEKİROĞLU ELVİN 12 9 9,75 11 1 10,75 8 5 6,75 4 6 2,50 4 4 3,00 8 0 8,00 4 5 2,75 51 30 43,50 245,544 26

HAZAL KOÇ 14 7 12,25 9 5 7,75 7 2 6,50 11 10 8,50 5 5 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 52 34 43,50 244,688 27

MELİSA ERZİ 19 5 17,75 10 3 9,25 5 7 3,25 7 8 5,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 5 0,75 52 33 43,75 243,762 28

HİLAL SAYLAK 16 8 14,00 7 5 5,75 7 3 6,25 6 7 4,25 2 7 0,25 6 3 5,25 7 2 6,50 51 35 42,25 239,793 29

BERAT AKY ÜZ 18 4 17,00 12 3 11,25 6 7 4,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 49 27 42,25 238,987 30

ELA KAYNAK 24 6 22,50 10 5 8,75 7 3 6,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 0 0,00 47 18 42,50 238,134 31

SAĞIR YAĞIZ ANIL 16 9 13,75 10 4 9,00 6 6 4,50 6 10 3,50 2 4 1,00 5 3 4,25 6 2 5,50 51 38 41,50 237,372 32

BİYOLOJİ TOPLAM

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF SINAV SONUÇ LİSTESİ

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA 



IŞIL ERDEMLİ 9 13 5,75 11 3 10,25 12 3 11,25 2 13 -1,25 7 2 6,50 5 2 4,50 4 4 3,00 50 40 40,00 235,002 33

AHMET EGE YOLYIKAN 13 9 10,75 13 2 12,50 9 2 8,50 2 2 1,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 0 2,00 45 21 39,75 232,611 34

ÜMMÜ GÜLSÜM SARI 13 2 12,50 7 3 6,25 6 3 5,25 12 3 11,25 1 2 0,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 44 18 39,50 230,927 35

İSTEKLİ BERKAY 12 12 9,00 8 5 6,75 12 3 11,25 8 15 4,25 5 5 3,75 5 5 3,75 2 7 0,25 52 52 39,00 230,504 36

SERHAT UYGUÇ 16 6 14,50 9 4 8,00 8 2 7,50 9 8 7,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 45 22 39,50 230,435 37

DİNLEMEK CANSU 19 5 17,75 9 4 8,00 7 3 6,25 3 7 1,25 1 4 0,00 5 2 4,50 3 6 1,50 47 31 39,25 228,507 38

ÖZLEM DURAN 11 11 8,25 6 7 4,25 3 7 1,25 13 6 11,50 6 2 5,50 5 4 4,00 4 3 3,25 48 40 38,00 226,915 39

ELA DİNÇ 10 11 7,25 7 5 5,75 9 4 8,00 9 14 5,50 3 3 2,25 6 2 5,50 4 3 3,25 48 42 37,50 225,793 40

Y EMRE KAHVECİ 13 12 10,00 9 5 7,75 10 3 9,25 10 5 8,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 45 30 37,50 225,086 41

COŞKUN ÇAĞLA 16 9 13,75 12 3 11,25 4 8 2,00 5 12 2,00 4 4 3,00 3 4 2,00 5 5 3,75 49 45 37,75 224,606 42

NEŞE DURMUŞ 14 7 12,25 10 5 8,75 5 7 3,25 10 8 8,00 1 7 -0,75 4 2 3,50 3 5 1,75 47 41 36,75 221,655 43

KESİMOĞLU HASANMERT 12 9 9,75 6 5 4,75 6 5 4,75 16 7 14,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 46 40 36,00 219,817 44

BÖREKÇİOĞLU RÜMEYSA 9 7 7,25 9 4 8,00 8 3 7,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 41 22 35,50 219,047 45

NESLİHAN ÖZDEMİR 13 15 9,25 11 4 10,00 8 7 6,25 7 10 4,50 2 8 0,00 5 3 4,25 3 7 1,25 49 54 35,50 218,466 46

EKİN 15 5 13,75 3 2 2,50 6 4 5,00 11 7 9,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 0 2,00 41 21 35,75 217,635 47

YASİN EFE DEMİRBAŞ 10 9 7,75 11 4 10,00 10 2 9,50 4 7 2,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 41 24 35,00 217,335 48

SUDE DEMİRCİ 17 9 14,75 10 4 9,00 5 7 3,25 3 9 0,75 3 6 1,50 4 4 3,00 4 4 3,00 46 43 35,25 215,755 49

EYLÜL ŞENDOĞDU 14 9 11,75 7 8 5,00 6 7 4,25 7 13 3,75 2 6 0,50 7 1 6,75 4 5 2,75 47 49 34,75 214,884 50

ANIL KAVRAZ 20 5 18,75 7 6 5,50 6 6 4,50 5 9 2,75 2 6 0,50 3 5 1,75 2 2 1,50 45 39 35,25 214,453 51

BEREN SU YARAN 16 9 13,75 10 4 9,00 7 6 5,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 2 3,50 3 2 2,50 43 33 34,75 214,444 52

İPEK ONUR 13 16 9,00 9 5 7,75 9 5 7,75 5 13 1,75 5 5 3,75 5 4 4,00 2 7 0,25 48 55 34,25 214,25 53

GEGİN SUDE 9 10 6,50 0 2 -0,50 7 5 5,75 15 5 13,75 2 5 0,75 5 2 4,50 4 4 3,00 42 33 33,75 213,008 54

ESİLA ÖZŞAHAN 15 8 13,00 10 5 8,75 7 6 5,50 8 9 5,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 44 39 34,25 212,996 55

MUHAMMET SAKI 14 7 12,25 8 6 6,50 7 2 6,50 4 4 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 3 4,25 40 25 33,75 211,465 56

SUDENUR EZGÜ 14 5 12,75 12 3 11,25 7 3 6,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 4 5 2,75 1 0 1,00 41 30 33,50 210,613 57

ASLI ARIN 16 7 14,25 8 6 6,50 8 4 7,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 5 3,75 43 38 33,50 210 58

BERNA YEŞİLOT 11 14 7,50 8 5 6,75 5 9 2,75 8 11 5,25 2 8 0,00 5 4 4,00 7 3 6,25 46 54 32,50 208,56 59

ÇAĞIN EMRE ACAR 14 9 11,75 10 5 8,75 6 3 5,25 3 7 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 41 33 32,75 208,246 60

EMEK MİRAY 12 10 9,50 8 6 6,50 7 7 5,25 2 4 1,00 2 2 1,50 5 3 4,25 5 2 4,50 41 34 32,50 208,004 61

SILA YEŞİLKEKLİK 10 15 6,25 2 5 0,75 11 3 10,25 9 4 8,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 4 3,00 40 33 31,75 206,466 62

MEHMET DEMİREL 17 6 15,50 2 1 1,75 1 0 1,00 11 10 8,50 5 3 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 39 26 32,50 205,868 63

ŞULE NUR SARITAŞ 14 9 11,75 9 4 8,00 9 3 8,25 0 0 0,00 0 0 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 36 17 31,75 204,923 64

DURU DEMİRBİLEK 18 5 16,75 10 2 9,50 4 6 2,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 40 32 32,00 204,087 65

MU AMMET SANLI 11 6 9,50 9 5 7,75 8 3 7,25 3 4 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 37 23 31,25 203,88 66

OSMAN NURİ ÖZER 12 11 9,25 10 3 9,25 5 6 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 39 32 31,00 203,017 67

EYMEN EFE KARUÇ 11 6 9,50 7 4 6,00 8 4 7,00 6 9 3,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 2 0,50 39 32 31,00 202,966 68

GÜLMEZ HASANCAN 17 12 14,00 7 8 5,00 9 6 7,50 3 10 0,50 2 5 0,75 2 5 0,75 4 6 2,50 44 52 31,00 201,545 69

BERFİN ADAY 15 6 13,50 10 1 9,75 3 5 1,75 6 9 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 0 0,00 37 25 30,75 200,83 70

ASLI NAZ GÜRECİ 15 4 14,00 10 3 9,25 2 7 0,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 38 29 30,75 200,593 71



KARAÇİÇEK İLKE R 9 16 5,00 10 5 8,75 12 3 11,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 0 0,00 2 4 1,00 38 33 29,75 200,346 72

SENA YAŞAR 15 11 12,25 9 6 7,50 4 10 1,50 6 13 2,75 4 6 2,50 4 5 2,75 3 7 1,25 45 58 30,50 200,267 73

UYGUN YAĞIZ 9 13 5,75 10 5 8,75 6 5 4,75 5 10 2,50 5 5 3,75 5 3 4,25 0 0 0,00 40 41 29,75 199,882 74

SELİN ÇE* N 11 14 7,50 6 6 4,50 8 3 7,25 8 10 5,50 1 4 0,00 5 1 4,75 1 3 0,25 40 41 29,75 199,296 75

ZEYNEP NUR KESİN 13 9 10,75 6 3 5,25 4 5 2,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 38 32 30,00 199,016 76

BURAK AKBAŞ 10 11 7,25 6 7 4,25 12 2 11,50 2 9 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 37 33 28,75 196,088 77

İLAYDA GÖ ÜDİK 12 11 9,25 6 9 3,75 7 5 5,75 7 9 4,75 2 4 1,00 3 6 1,50 4 6 2,50 41 50 28,50 194,421 78

BADE ÜNAL 17 6 15,50 7 5 5,75 1 2 0,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 35 24 29,00 194,085 79

UMUT ARIK 13 9 10,75 6 9 3,75 7 3 6,25 6 4 5,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 38 39 28,25 193,129 80

EYLÜL ERTAN 15 4 14,00 8 5 6,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 0 0,00 3 1 2,75 0 0 0,00 32 16 28,00 191,266 81

AYBERK YAZ 6 5 4,75 8 7 6,25 8 6 6,50 4 2 3,50 4 4 3,00 3 0 3,00 0 0 0,00 33 24 27,00 190,818 82

CANSU ARIM 11 12 8,00 6 7 4,25 8 6 6,50 3 5 1,75 3 5 1,75 3 4 2,00 4 4 3,00 38 43 27,25 190,585 83

ADATEPE ARDA 14 7 12,25 8 7 6,25 3 8 1,00 2 4 1,00 3 6 1,50 3 2 2,50 4 4 3,00 37 38 27,50 189,994 84

YAREN YILMAZER 15 3 14,25 8 3 7,25 2 2 1,50 0 0 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 31 15 27,25 188,579 85

TUANA BAŞ 15 3 14,25 0 0 0,00 1 0 1,00 12 10 9,50 2 4 1,00 0 0 0,00 2 2 1,50 32 19 27,25 188,346 86

SUDENAZ ONU 14 8 12,00 5 10 2,50 4 5 2,75 5 5 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 36 36 27,00 188,313 87

ARDA MEDİNE 13 7 11,25 8 6 6,50 3 6 1,50 5 3 4,25 3 5 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 35 33 26,75 187,798 88

EBRU OKUR 14 8 12,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 6 12 3,00 2 7 0,25 5 4 4,00 5 5 3,75 38 45 26,75 187,403 89

CEYDA DİNÇ 11 11 8,25 8 7 6,25 6 6 4,50 1 4 0,00 3 5 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 36 39 26,25 187,099 90

MUHAMMET EMİN GÜNEŞ10 17 5,75 6 8 4,00 9 6 7,50 9 7 7,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 39 52 26,00 187,086 91

HİLAL KARADEMİR 13 9 10,75 2 3 1,25 6 4 5,00 8 4 7,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 33 27 26,25 186,203 92

MELİSA KÜÇÜKÖKSÜZ 13 8 11,00 7 8 5,00 7 6 5,50 3 7 1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 3 6 1,50 37 44 26,00 185,4 93

BEKTAŞ MİRAY 8 8 6,00 7 6 5,50 5 7 3,25 11 12 8,00 0 6 -1,50 4 5 2,75 3 6 1,50 38 50 25,50 185,212 94

SÜMEYYE  İŞBİLİR 12 10 9,50 8 7 6,25 7 6 5,50 0 0 0,00 2 4 1,00 4 5 2,75 2 6 0,50 35 38 25,50 184,201 95

KILIÇ ECRİNV    B 12 9 9,75 11 4 10,00 4 4 3,00 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 34 35 25,25 183,328 96

ALEYNA ÖZTÜRK 15 12 12,00 7 7 5,25 3 11 0,25 2 10 -0,50 2 6 0,50 4 4 3,00 6 4 5,00 39 54 25,50 183,199 97

ELİF AYDEMİR 13 12 10,00 9 5 7,75 5 3 4,25 0 4 -1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 5 3,75 32 29 24,75 181,501 98

BİLGE ŞİMŞEK 11 14 7,50 5 8 3,00 7 6 5,50 6 5 4,75 2 5 0,75 1 8 -1,00 5 4 4,00 37 50 24,50 181,324 99

GÖR EFE CAN 9 4 8,00 11 4 10,00 2 5 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 30 22 24,50 181,236 100

BEREN KAYALIK 13 8 11,00 6 7 4,25 8 6 6,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 33 33 24,75 181,149 101

SEMİH BERKAY ŞEN 8 14 4,50 9 4 8,00 4 6 2,50 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 32 33 23,75 179,788 102

TUĞÇE ODABAŞI 14 12 11,00 6 9 3,75 7 7 5,25 5 8 3,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 39 59 24,25 179,406 103

İJLBL ÇAKMAK 12 12 9,00 6 7 4,25 3 9 0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 5 3 4,25 3 6 1,50 35 44 24,00 179,019 104

MİRAY BULACAK 14 9 11,75 9 3 8,25 3 7 1,25 4 10 1,50 2 4 1,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 35 44 24,00 178,335 105

EDANUR DEMİREL 15 12 12,00 9 5 7,75 6 6 4,50 0 12 -3,00 1 8 -1,00 4 3 3,25 2 6 0,50 37 52 24,00 178,334 106

YUSUF ÇELİK 13 9 10,75 0 0 0,00 5 5 3,75 5 8 3,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 6 4 5,00 32 34 23,50 176,739 107

EDA ERGEÇ 9 12 6,00 9 4 8,00 3 5 1,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 30 28 23,00 176,73 108

ALPER KAĞAN AKBOLAT 11 13 7,75 8 6 6,50 5 6 3,50 2 4 1,00 2 8 0,00 2 4 1,00 4 3 3,25 34 44 23,00 176,182 109

AKİF AKGÜL 9 14 5,50 6 8 4,00 10 4 9,00 2 3 1,25 2 6 0,50 3 5 1,75 1 3 0,25 33 43 22,25 174,436 110



RÜMEYSA NUR TÜRE 16 9 13,75 4 7 2,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 5 1,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 34 44 23,00 174,111 111

ENSAR SALMAN 6 6 4,50 5 9 2,75 11 3 10,25 5 25 -1,25 4 5 2,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 37 60 22,00 173,88 112

ÇULLU BARIŞ 13 8 11,00 3 7 1,25 6 4 5,00 2 8 0,00 2 5 0,75 5 4 4,00 1 3 0,25 32 39 22,25 172,488 113

YAĞMUR ASLAN 10 9 7,75 1 1 0,75 2 3 1,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 27 21 21,75 171,676 114

DİLA ŞAHİN 13 11 10,25 7 4 6,00 2 3 1,25 3 5 1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 31 38 21,50 170,216 115

ŞAHİN MİRAÇ 11 10 8,50 7 6 5,50 4 9 1,75 2 7 0,25 0 4 -1,00 5 4 4,00 3 3 2,25 32 43 21,25 169,896 116

SARA EY* L 11 14 7,50 5 9 2,75 7 4 6,00 4 10 1,50 2 6 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 34 52 21,00 169,416 117

MUSTAFA BERK 13 8 11,00 4 4 3,00 5 8 3,00 2 9 -0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 1 0 1,00 30 35 21,25 169,078 118

KORGANCI TALHA 16 5 14,75 7 5 5,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 27 22 21,50 168,771 119

SİNAN EMİRALİOĞLU 14 7 12,25 0 0 0,00 4 4 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 0 0,00 25 16 21,00 167,747 120

ECRİN SİMŞEK 15 3 14,25 6 3 5,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 17 20,75 166,339 121

GÜNEŞ GÖKMEN 6 13 2,75 7 8 5,00 12 1 11,75 1 6 -0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 31 19,25 165,212 122

NİSA NUR ÇAĞLAR 13 13 9,75 7 6 5,50 3 10 0,50 4 14 0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 1 9 -1,25 35 61 19,75 164,367 123

USTA ÖMER 9 13 5,75 7 8 5,00 8 6 6,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 26 27 19,25 164,098 124

AYŞE NUR KÖSTEK 16 9 13,75 7 6 5,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 30 42 19,50 162,309 125

BENNU SABANCI 11 13 7,75 7 8 5,00 2 8 0,00 4 6 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 30 45 18,75 161,557 126

NEHİR GÜMÜŞ 12 10 9,50 5 9 2,75 3 8 1,00 2 8 0,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 30 45 18,75 160,959 127

ZEKİYE KISACIK 12 16 8,00 7 8 5,00 3 12 0,00 4 13 0,75 3 7 1,25 3 5 1,75 3 7 1,25 35 68 18,00 158,921 128

GÖZDENUR KESER 10 14 6,50 5 8 3,00 3 9 0,75 4 4 3,00 2 6 0,50 4 2 3,50 2 6 0,50 30 49 17,75 158,499 129

TANER ÖZYURT 13 8 11,00 5 5 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 17 17,75 157,193 130

GÖZDENAZ AKINCI 10 8 8,00 7 4 6,00 2 5 0,75 3 7 1,25 2 5 0,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 26 37 16,75 154,739 131

MELEK ZÜBEYDE TÜREL 13 15 9,25 5 10 2,50 3 12 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 3 4 2,00 0 0 0,00 29 51 16,25 152,497 132

EMRE ÖZKAN 4 8 2,00 0 0 0,00 1 2 0,50 7 12 4,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 5 2,75 23 30 15,50 152,12 133

ZEYNEP NAR İNEMEK 7 15 3,25 7 5 5,75 2 6 0,50 3 6 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 25 40 15,00 150,233 134

CEYDA DUDAK 11 11 8,25 1 0 1,00 1 4 0,00 5 19 0,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 2 3,50 25 41 14,75 147,645 135

SELVİ EREK 3 4 2,00 7 5 5,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 0 2,00 3 0 3,00 17 15 13,25 144,676 136

ARDA KISA 11 13 7,75 5 10 2,50 2 12 -1,00 3 17 -1,25 3 6 1,50 4 4 3,00 3 7 1,25 31 69 13,75 144,409 137

HİLAL Y KSEL 8 7 6,25 5 8 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 20 13,00 142,482 138

RABİA KARAKUŞ 10 12 7,00 4 9 1,75 4 7 2,25 2 6 0,50 2 6 0,50 0 9 -2,25 3 5 1,75 25 54 11,50 137,093 139

ERUZUN ESAD 1 2 0,50 9 6 7,50 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 9 10,75 136,77 140

UTKU ATUK 9 13 5,75 3 9 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 20 45 8,75 128,034 141

KORKMAZ YILDIZLI 5 13 1,75 4 7 2,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 4 2,00 1 4 0,00 18 41 7,75 125,918 142

YAREN DERE 11 15 7,25 1 9 -1,25 0 0 0,00 3 9 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 18 41 7,75 124,075 143

ME LEKNR KARATAŞ 8 17 3,75 1 11 -1,75 3 10 0,50 4 16 0,00 2 5 0,75 5 4 4,00 2 8 0,00 25 71 7,25 123,447 144

YAKIŞIK EFE 9 15 5,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 16 6,00 118,81 145

AHMET KAAN DEMİRCİ 3 23 -2,75 8 7 6,25 6 9 3,75 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 22 69 4,75 117,37 146

MELİKE NUR ÇALIŞKAN 5 16 1,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 24 3,00 109,965 147

BAHADI  ELİYATKIN 5 17 0,75 4 11 1,25 4 9 1,75 0 8 -2,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 17 62 1,50 104,968 148

ÇAĞAN TİKEN 7 23 1,25 1 14 -2,50 8 6 6,50 6 24 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 24 95 0,25 100,613 149



ALİ EMRE KAYNAK 3 12 0,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 13 -1,25 0 9 -2,25 0 4 -1,00 0 0 0,00 6 44 -5,00 100 150

GAMZE 3 24 -3,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 11 55 -2,75 100 150


