
Adı Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TOP-DTOP-YTOP-NPuan Okul

YAŞAR TOLGA 17 5 15,75 8 0 8,00 9 1 8,75 6 1 5,75 9 2 8,50 6 3 5,25 5 4 4,00 10 0 10,00 70 16 66,00 320,407 1

USTAOĞLU BETÜL 18 7 16,25 8 1 7,75 7 2 6,50 7 2 6,50 7 4 6,00 4 5 2,75 4 3 3,25 8 2 7,50 63 26 56,50 287,878 2

TOLGA PARILDAR 15 13 11,75 8 2 7,50 7 2 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 1 4,75 7 2 6,50 60 31 52,25 274,744 3

ZEYNEP SEVİNÇ 15 8 13,00 5 2 4,50 9 1 8,75 7 2 6,50 6 4 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 9 0 9,00 54 17 49,75 265,888 4

HAYRUNNİSA GÜNAYCIN 18 3 17,25 7 1 6,75 7 1 6,75 7 1 6,75 6 1 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 4 3,00 52 11 49,25 262,904 5

EFE KAĞAN TAŞKIR 15 5 13,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 1 2,75 51 11 48,25 260,397 6

UMUT T KÖKEN 15 10 12,50 8 0 8,00 10 0 10,00 4 4 3,00 8 8 6,00 3 5 1,75 0 6 -1,50 7 2 6,50 55 35 46,25 254,195 7

ZEYNEP DİK 19 6 17,50 3 3 2,25 5 3 4,25 4 5 2,75 11 3 10,25 2 3 1,25 1 2 0,50 8 2 7,50 53 27 46,25 252,247 8

M ARDA SZGN 16 12 13,00 9 1 8,75 6 3 5,25 4 0 4,00 9 3 8,25 6 4 5,00 0 0 0,00 3 6 1,50 53 29 45,75 252,244 9

DURU COŞKUN 10 13 6,75 6 2 5,50 8 2 7,50 9 1 8,75 9 2 8,50 4 4 3,00 3 1 2,75 3 4 2,00 52 29 44,75 250,907 10

NAZ ÖNAL 14 12 11,00 7 3 6,25 4 5 2,75 7 3 6,25 9 4 8,00 4 3 3,25 2 3 1,25 7 3 6,25 54 36 45,00 250,206 11

ELA ZEYNEP T PUZ 19 9 16,75 3 5 1,75 8 2 7,50 6 4 5,00 3 6 1,50 4 5 2,75 3 5 1,75 7 3 6,25 53 39 43,25 242,415 12

DURMUŞ RUMEYSA 17 5 15,75 4 2 3,50 6 0 6,00 6 1 5,75 3 5 1,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 3 4,25 48 21 42,75 241,061 13

SAGEL SONGÜL 18 12 15,00 6 4 5,00 6 4 5,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 50 35 41,25 236,247 14

ELİF BAŞKAN 17 8 15,00 6 4 5,00 5 4 4,00 8 1 7,75 6 5 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 48 28 41,00 235,414 15

EFE ÇIRA 12 7 10,25 8 1 7,75 8 0 8,00 4 2 3,50 6 5 4,75 2 4 1,00 1 3 0,25 5 1 4,75 46 23 40,25 234,418 16

ŞULE GEDEK 12 14 8,50 7 3 6,25 7 3 6,25 5 5 3,75 7 7 5,25 4 4 3,00 2 6 0,50 7 3 6,25 51 45 39,75 233,149 17

MUSTAFA TİKENOĞLU 15 9 12,75 7 2 6,50 5 2 4,50 7 2 6,50 8 4 7,00 3 4 2,00 1 2 0,50 0 0 0,00 46 25 39,75 231,897 18

ELİF TORUN 11 14 7,50 6 1 5,75 5 4 4,00 4 2 3,50 14 2 13,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 4 3,00 47 33 38,75 229,993 19

MELEK SAĞLAMBİLEN 21 6 19,50 5 1 4,75 7 1 6,75 8 2 7,50 2 12 -1,00 4 4 3,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 49 37 39,75 229,831 20

ŞEVVAL KAR DUMAN 15 5 13,75 4 4 3,00 4 0 4,00 5 3 4,25 11 2 10,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 5 0,75 44 21 38,75 227,979 21

DUR ZEYNEP 16 11 13,25 5 4 4,00 7 0 7,00 5 1 4,75 5 7 3,25 1 0 1,00 1 2 0,50 5 3 4,25 45 28 38,00 225,709 22

DENİZ GECE TAŞKIN 19 9 16,75 6 3 5,25 5 4 4,00 6 3 5,25 2 5 0,75 3 5 1,75 1 1 0,75 5 5 3,75 47 35 38,25 225,422 23

MEDİNE BAŞDEMİR 13 12 10,00 6 2 5,50 9 1 8,75 3 5 1,75 6 5 4,75 3 3 2,25 1 0 1,00 4 4 3,00 45 32 37,00 223,326 24

AYBERK YAVUZ 8 10 5,50 5 2 4,50 4 2 3,50 6 2 5,50 11 5 9,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 43 27 36,25 222,097 25

AKİF BEDİRHAN 13 7 11,25 4 1 3,75 6 2 5,50 7 2 6,50 8 5 6,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 5 1,75 43 28 36,00 219,544 26

ALP YÜKSEL SALİH 19 11 16,25 8 2 7,50 4 6 2,50 4 6 2,50 8 2 7,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 45 35 36,25 218,74 27

COŞKUN İREM 9 8 7,00 3 2 2,50 6 2 5,50 7 2 6,50 11 5 9,75 2 3 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 42 28 35,00 217,423 28

ŞÜKRU ALIR 18 7 16,25 8 1 7,75 4 3 3,25 7 3 6,25 3 8 1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 43 29 35,75 217,179 29

ALTUNER EFE 8 7 6,25 3 2 2,50 6 2 5,50 6 1 5,75 8 3 7,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 40 23 34,25 215,062 30

EFECAN TORUN 15 9 12,75 6 3 5,25 7 1 6,75 6 4 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 42 33 33,75 211,453 31

SUDE ERGÜL 16 9 13,75 7 2 6,50 6 2 5,50 2 6 0,50 5 4 4,00 2 5 0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 42 33 33,75 210,991 32

YAĞMUR GEDEK 14 10 11,50 5 4 4,00 5 4 4,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 7 1,25 42 36 33,00 209,129 33

GÖZÜDİK BARIŞ 6 3 5,25 2 0 2,00 5 1 4,75 5 2 4,50 8 7 6,25 5 1 4,75 4 4 3,00 2 1 1,75 37 19 32,25 208,473 34

KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ 10.SINIF SINAV SONUÇ LİSTESİ

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE MATEMATİK FİZİK



ERBAŞ MEHMET 11 11 8,25 7 1 6,75 7 2 6,50 7 3 6,25 0 0 0,00 5 2 4,50 0 0 0,00 0 0 0,00 37 19 32,25 207,819 35

TUĞÇE DİNÇ 22 5 20,75 3 2 2,50 6 1 5,75 1 3 0,25 5 10 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 40 27 33,25 206,981 36

İSMAİL CAN ÖĞME 17 11 14,25 6 3 5,25 5 4 4,00 5 5 3,75 2 6 0,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 6 4 5,00 43 44 32,00 204,886 37

VOLKAN DEMİR 7 4 6,00 10 0 10,00 5 2 4,50 2 1 1,75 7 8 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 19 30,25 201,62 38

ERTAŞ MEVLÜT 10 4 9,00 7 3 6,25 9 0 9,00 4 2 3,50 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 200,77 39

ENES ÇAMLI 14 11 11,25 6 2 5,50 7 0 7,00 4 4 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 27 30,25 199,968 40

AYLİN YÜRÜK 16 9 13,75 5 3 4,25 4 6 2,50 7 3 6,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 6 2,50 39 35 30,25 199,082 41

A RÜMEYSA KOZLUK 10 6 8,50 3 1 2,75 4 3 3,25 7 1 6,75 6 5 4,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 36 25 29,75 199,021 42

OCAK POLAT 9 11 6,25 6 2 5,50 3 2 2,50 8 2 7,50 4 4 3,00 5 4 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 36 28 29,00 197,255 43

ELİF FİDAN 13 5 11,75 4 2 3,50 3 2 2,50 7 2 6,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 35 22 29,50 197,149 44

BEYZANUR BAŞTAŞ 8 12 5,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 3 6,25 6 0 6,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 2 4,50 34 21 28,75 196,557 45

SEMAAUR GENCEL 10 15 6,25 3 1 2,75 7 2 6,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 5 2,75 37 33 28,75 196,404 46

BERKAY BO 15 11 12,25 6 4 5,00 5 3 4,25 5 5 3,75 3 7 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 37 31 29,25 196,157 47

GÜLDEREN TEPİŞ 11 9 8,75 2 2 1,50 6 2 5,50 3 4 2,00 7 5 5,75 2 6 0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 37 34 28,50 194,562 48

ECE KUŞLU 10 16 6,00 6 3 5,25 6 4 5,00 6 4 5,00 5 8 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 40 49 27,75 193,073 49

ALEYNA ÖZDEN 7 6 5,50 3 2 2,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 32 18 27,50 192,288 50

SARIHAN ELİF NİSA 15 11 12,25 7 3 6,25 5 4 4,00 5 5 3,75 0 0 0,00 4 6 2,50 0 8 -2,00 3 7 1,25 39 44 28,00 191,937 51

YASEMİN ZEYREK 17 9 14,75 7 2 6,50 2 3 1,25 4 5 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 7 0,25 36 33 27,75 190,198 52

ELİF SU BÜLB L 11 9 8,75 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 5 2,75 35 32 27,00 189,55 53

BÜŞRA KAŞ 13 8 11,00 4 4 3,00 6 2 5,50 5 2 4,50 4 5 2,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 9 -1,25 35 32 27,00 188,901 54

SARIKEKLİK RAVZA 14 11 11,25 4 3 3,25 3 4 2,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 1 1 0,75 3 5 1,75 35 32 27,00 188,712 55

TUĞRA BULAT 10 7 8,25 3 2 2,50 5 2 4,50 6 3 5,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 32 22 26,50 188,029 56

YÜCEL SAMET 14 10 11,50 6 3 5,25 8 2 7,50 4 6 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 21 26,75 187,965 57

EBRAR BAŞ 10 5 8,75 4 1 3,75 7 0 7,00 2 0 2,00 5 1 4,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28 7 26,25 187,045 58

UYGAR KOŞAR      EZ 10 10 7,50 6 3 5,25 4 0 4,00 7 3 6,25 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 3 3 2,25 31 20 26,00 186,655 59

SEZGİN KIZILCA 10 7 8,25 0 0 0,00 6 3 5,25 0 0 0,00 10 5 8,75 4 4 3,00 1 3 0,25 1 2 0,50 32 24 26,00 186,095 60

ABDURRAHİM ALANTEPE 10 9 7,75 4 4 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 31 21 25,75 185,532 61

ERSİN TÖNGELLİ 12 15 8,25 5 5 3,75 6 3 5,25 7 3 6,25 1 0 1,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 8 0,00 36 42 25,50 184,721 62

ARNAK YAREN 14 3 13,25 2 2 1,50 5 1 4,75 3 5 1,75 6 5 4,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 32 24 26,00 184,636 63

EMİN ÖZAKIL 11 8 9,00 4 4 3,00 6 2 5,50 2 2 1,50 5 2 4,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 18 25,50 184,316 64

ARİF EMRE GÜMÜŞ 13 5 11,75 2 3 1,25 6 0 6,00 2 7 0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 33 29 25,75 184,219 65

GÜDEK ASYA 14 9 11,75 2 5 0,75 6 3 5,25 3 5 1,75 4 10 1,50 2 5 0,75 2 5 0,75 4 4 3,00 37 46 25,50 183,37 66

AKDENİZ BEYZANUR 14 9 11,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 33 31 25,25 182,538 67

SELİM ALPER İÇECEK 14 7 12,25 0 2 -0,50 6 1 5,75 6 4 5,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 31 23 25,25 182,463 68

AHSEN ÖZDEMİR 11 6 9,50 1 1 0,75 2 1 1,75 6 1 5,75 8 5 6,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28 14 24,50 180,71 69

ÇALGICI GÜLBAHAR 10 4 9,00 3 2 2,50 3 5 1,75 5 3 4,25 8 5 6,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 19 24,25 180,023 70

EBRAR COŞKUN 12 18 7,50 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 7 1,25 33 37 23,75 178,987 71

NARİN TURAN 14 13 10,75 5 1 4,75 6 2 5,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 2 7 0,25 34 40 24,00 178,704 72

NİSA BAHAR 9 14 5,50 6 1 5,75 6 3 5,25 2 4 1,00 4 8 2,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 33 39 23,25 177,803 73

ŞURA ÇANKA 12 5 10,75 1 1 0,75 6 3 5,25 4 4 3,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 29 21 23,75 177,784 74



KEREM  YIL 10 7 8,25 9 1 8,75 5 1 4,75 0 0 0,00 4 9 1,75 1 4 0,00 0 10 -2,50 3 3 2,25 32 35 23,25 177,011 75

GÖKDENİZ KARAKUŞ 9 7 7,25 5 2 4,50 7 1 6,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 12 23,00 176,487 76

NİSA KİREZ 10 10 7,50 4 3 3,25 7 2 6,50 2 6 0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 31 32 23,00 176,276 77

ÖZTÜRK KADİR BAŞAR 8 15 4,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 4 3,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 4 2,00 30 30 22,50 175,752 78

EDANUR İLPEŞİN 15 9 12,75 0 0 0,00 3 3 2,25 0 0 0,00 3 4 2,00 4 2 3,50 0 0 0,00 4 5 2,75 29 23 23,25 175,213 79

SERKAN YILMAZ 9 19 4,25 5 5 3,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 30 32 22,00 173,862 80

ERAT BUĞRA 8 4 7,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 6 0,50 10 6 8,50 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 27 19 22,25 173,646 81

YAMAN RÜMEYSA 9 7 7,25 5 3 4,25 2 5 0,75 7 3 6,25 3 3 2,25 2 1 1,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 28 24 22,00 172,989 82

KARABULUT ŞULE 6 12 3,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 6 2,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 6 0,50 29 31 21,25 171,712 83

YİĞİT HAYLAMAZ 7 12 4,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 29 31 21,25 171,608 84

FATMA NUR AKTİKEN 12 8 10,00 5 4 4,00 3 3 2,25 3 6 1,50 4 3 3,25 2 6 0,50 1 2 0,50 1 7 -0,75 31 39 21,25 169,47 85

İLAYDA PERK 10 6 8,50 1 1 0,75 5 3 4,25 3 4 2,00 5 5 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,75 26 20 21,00 169,056 86

H TALHA ZEREN 6 24 0,00 8 2 7,50 8 2 7,50 6 4 5,00 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 40 80 20,00 168,738 87

EBRAR YÜKSEL 11 10 8,50 0 2 -0,50 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 26 22 20,50 167,466 88

EGE BAĞDATLI 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 7 3 6,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 26 23 20,25 167,038 89

HİRANUR YÜLEMEZ 6 10 3,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 26 26 19,50 165,63 90

KÜÇÜK MELİS 7 11 4,25 0 0 0,00 5 2 4,50 6 4 5,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 26 26 19,50 165,365 91

RABİA AYDIN 9 10 6,50 4 1 3,75 2 3 1,25 7 3 6,25 3 5 1,75 0 0 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 27 30 19,50 164,718 92

MEHMET CAN GÖL 8 2 7,50 5 5 3,75 7 0 7,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 7 19,25 163,569 93

SİRAÇ BAĞLAN 6 4 5,00 3 3 2,25 9 1 8,75 1 0 1,00 0 0 0,00 3 4 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 12 19,00 163,497 94

SÜMEYYE ÖZDEMİR 6 9 3,75 3 2 2,50 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 25 25 18,75 163,028 95

RABİA EYİ 11 14 7,50 7 2 6,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 28 36 19,00 162,603 96

MERVE MERYEM ÇEKİCİ 11 12 8,00 1 4 0,00 7 2 6,50 5 3 4,25 0 9 -2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 29 40 19,00 162,516 97

DENİZER SEMİHA 8 4 7,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 3 4 2,00 22 13 18,75 161,881 98

SABİHA UYLASI 7 13 3,75 0 6 -1,50 5 3 4,25 4 2 3,50 6 3 5,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 0 0,00 26 31 18,25 161,149 99

YAREN YILDIRIM 11 10 8,50 5 3 4,25 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 26 30 18,50 160,675 100

EDA HZRC 8 6 6,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 22 16 18,00 159,398 101

YİĞİT DEMİRKOL 9 14 5,50 6 4 5,00 3 7 1,25 4 5 2,75 3 4 2,00 3 7 1,25 0 0 0,00 2 8 0,00 30 49 17,75 158,995 102

DİLARA AKTAŞ 6 9 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 5 3,75 23 22 17,50 158,696 103

SUDENUR TEĞİŞ 9 9 6,75 5 1 4,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 4 3,00 25 29 17,75 158,578 104

ŞEYDA SU TURCAN 10 10 7,50 2 1 1,75 6 4 5,00 0 4 -1,00 4 5 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,75 24 25 17,75 158,263 105

ARDA KÖSE 6 12 3,00 2 3 1,25 8 1 7,75 1 0 1,00 5 7 3,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 25 31 17,25 158,108 106

NEVA İPEK 14 11 11,25 1 3 0,25 5 5 3,75 4 3 3,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 6 -1,50 26 32 18,00 158 107

SULTAN KIZILKAYA 7 13 3,75 0 5 -1,25 5 2 4,50 0 0 0,00 5 6 3,50 2 1 1,75 0 0 0,00 5 1 4,75 24 28 17,00 156,779 108

EFEKAN KOÇ 3 13 -0,25 2 4 1,00 5 0 5,00 8 2 7,50 2 7 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 25 35 16,25 155,82 109

BERKAY SARIKAYA 8 12 5,00 4 5 2,75 3 3 2,25 3 2 2,50 6 13 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 1,00 26 39 16,25 153,998 110

ESAT 7 10 4,50 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 21 20 16,00 153,405 111

ZEYNEP DENİZ 9 7 7,25 1 2 0,50 3 4 2,00 5 3 4,25 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 23 16,25 153,279 112

KADİR DERVİŞOĞLU 8 12 5,00 3 4 2,00 4 2 3,50 2 7 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 33 15,75 152,238 113

ZGEME         ÖZKAN 9 11 6,25 6 4 5,00 3 7 1,25 2 7 0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 0 0 0,00 0 0 0,00 24 33 15,75 151,865 114



AKBABA EFE 12 8 10,00 1 2 0,50 2 3 1,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 21 21 15,75 150,712 115

ALTUN EYLÜL 6 6 4,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 5 1,75 6 5 4,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 22 27 15,25 150,708 116

DİVRİK ELA NUR 6 15 2,25 3 6 1,50 3 4 2,00 5 5 3,75 4 8 2,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 4 5 2,75 27 49 14,75 149,731 117

BEGÜM DZGNY 6 11 3,25 6 1 5,75 4 4 3,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 0 0,00 3 2 2,50 22 29 14,75 149,507 118

F MELEK ÇEKİCİ 12 10 9,50 0 1 -0,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 23 32 15,00 148,243 119

HAMZA ÖZYURT 9 16 5,00 2 1 1,75 5 3 4,25 0 5 -1,25 7 8 5,00 1 5 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 24 38 14,50 147,96 120

CANER BÜKTE 7 13 3,75 4 3 3,25 8 1 7,75 2 4 1,00 2 9 -0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 24 40 14,00 146,882 121

BURAK OCAK 8 13 4,75 6 2 5,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 0 9 -2,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 25 47 13,25 143,959 122

BAŞEGEN UMUT 5 11 2,25 4 3 3,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 6 1,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 21 33 12,75 142,984 123

ALEYNA NUR KÖKKAYA 2 9 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 3 5 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 20 30 12,50 142,867 124

BERKAY GÜNEŞ 8 12 5,00 1 1 0,75 4 4 3,00 5 5 3,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 18 23 12,25 140,384 125

AYŞEGÜL YILMAZ 2 15 -1,75 0 1 -0,25 7 2 6,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 0 0,00 4 2 3,50 19 30 11,50 140,019 126

RÜZGAR DEMİR 4 14 0,50 0 0 0,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 6 1,50 2 3 1,25 0 0 0,00 4 4 3,00 20 33 11,75 140,003 127

YUSUF ARDA 3 16 -1,00 3 5 1,75 5 5 3,75 2 0 2,00 5 4 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 21 39 11,25 138,853 128

MİRAY KOCAOĞLU 10 17 5,75 3 4 2,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 3 5 1,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 6 -1,50 24 51 11,25 136,68 129

BERRA YÜKSEL 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 6 1 5,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 13 10 10,50 135,864 130

MELEK YENİKÖY 11 11 8,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 19 32 11,00 135,02 131

EFE CAN KU E Lİ 5 8 3,00 1 0 1,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 16 22 10,50 134,977 132

M EMİN TARIM 4 8 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 17 27 10,25 134,564 133

AHMET ERĞİN 9 9 6,75 0 8 -2,00 4 2 3,50 2 8 0,00 6 9 3,75 1 9 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 22 45 10,75 134,546 134

YUDUM CİVİL 6 19 1,25 5 4 4,00 2 7 0,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 24 56 10,00 133,97 135

ŞAHİN GÜNEŞ 6 9 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 0 0,00 1 4 0,00 15 19 10,25 133,848 136

BERNA KAHVECİ 11 11 8,25 1 4 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 0 0,00 19 35 10,25 132,463 137

TEPE MERVE 5 8 3,00 2 3 1,25 5 5 3,75 2 4 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 7 -1,75 18 33 9,75 132,45 138

SERKAN CAKIR 9 13 5,75 2 4 1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 0 0,00 19 38 9,50 130,679 139

IBÇGBDFİ 7 11 4,25 1 0 1,00 0 0 0,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 0 0,00 2 7 0,25 16 28 9,00 129,405 140

AKTAŞ ALEYNA    M 13 12 10,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 13 16 9,00 127,502 141

BERRİ NAZ İNANMAZ 11 2 10,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 14 8,50 125,616 142

AÇICI AYTEKİN 3 4 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 10 7,50 125,093 143

YAMAKOĞL     UFBERK 5 16 1,00 2 5 0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 19 49 6,75 122,687 144

ONUR İDE 7 10 4,50 1 1 0,75 3 4 2,00 0 0 0,00 3 13 -0,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 18 44 7,00 122,513 145

SER ELA 8 11 5,25 2 2 1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 0 0,00 2 4 1,00 16 41 5,75 117,98 146

NEJATBERK ÇAMAŞ 3 24 -3,00 5 5 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 2 0,50 2 7 0,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 21 65 4,75 117,351 147

ERHAN DİLDEN 3 4 2,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 5 8 3,00 109,656 148

POLAT ALEMDAR 5 23 -0,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 25 -3,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 18 98 -6,50 100 149

KESRİ UMUT 3 14 -0,50 0 7 -1,75 0 8 -2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 40 -4,00 100 149


