
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN 11 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 11.Sınıf 2.Deneme (2411151202) 4307 102 102 102

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN 11 SAYISAL 2

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan
Genel Ortalama 14.70 6.80 13.00 9.28 7.72 7.35 5.62 6.13 4.09 5.99 5.75 4.55 35.59 26.41 28.99 196.130 136.330

İl Ortalaması 15.45 5.60 14.05 9.63 7.45 7.76 2.42 3.97 1.43 3.15 3.31 2.32 30.65 20.33 25.56 184.688 135.919
Okul Ortalaması 15.45 5.60 14.05 9.63 7.45 7.76 2.42 3.97 1.43 3.15 3.31 2.32 30.65 20.33 25.56 184.688 135.919

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN 11 SAYISAL 2 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - YAĞMUR AYDIN 11 / E 21 8 19.00 20 6 18.50 9 2 8.50 0 0 0.00 50.00 16.00 46.00 252.460 132.000 670 1 1 1
2 0 - KARDELEN GÜLER 11 / C 26 3 25.25 15 8 13.00 8 3 7.25 0 0 0.00 49.00 14.00 45.50 249.773 132.000 709 2 2 2
3 978 - MUSTAFA ELBAŞI 11 / A 20 4 19.00 13 15 9.25 2 2 1.50 15 9 12.75 50.00 30.00 42.50 241.812 154.500 839 3 3 3
4 157 - EDANUR GÖÇER 11 / D 28 2 27.50 15 10 12.50 4 4 3.00 0 0 0.00 47.00 16.00 43.00 241.586 132.000 842 4 4 4
5 881 - ESLEM İŞNEL 11 / E 24 3 23.25 16 11 13.25 7 3 6.25 0 0 0.00 47.00 17.00 42.75 240.922 132.000 861 5 5 5
6 18 - BEYZANUR ÖZDEMİR 11 / F 24 4 23.00 20 5 18.75 1 2 0.50 0 0 0.00 45.00 11.00 42.25 240.372 132.000 873 6 6 6
7 175 - ZEYNEP YALIN 11 / D 26 3 25.25 18 9 15.75 4 11 1.25 0 0 0.00 48.00 23.00 42.25 239.790 132.000 884 7 7 7
8 874 - ELİF YAKAN 11 / F 24 4 23.00 15 10 12.50 7 3 6.25 0 0 0.00 46.00 17.00 41.75 237.540 132.000 920 8 8 8
9 853 - HATİCE YAVUZ 11 / B 20 2 19.50 0 1 -0.25 11 4 10.00 13 7 11.25 44.00 14.00 40.50 233.204 150.750 1022 9 9 9

10 859 - CANSU AY 11 / D 26 3 25.25 16 10 13.50 3 7 1.25 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 232.071 132.000 1050 10 10 10
11 955 - SUDENAZ YÜKSEL 11 / B 20 6 18.50 10 4 9.00 3 9 0.75 14 11 11.25 47.00 30.00 39.50 231.764 154.500 1055 11 11 11
12 828 - FEYZA ŞAHİN 11 / E 23 7 21.25 13 9 10.75 8 2 7.50 0 0 0.00 44.00 18.00 39.50 229.919 132.000 1103 12 12 12
13 141 - HALİT ALTAYLI 11 / A 17 4 16.00 10 4 9.00 4 8 2.00 12 7 10.25 43.00 23.00 37.25 224.288 146.250 1231 13 13 13
14 835 - MELİKE ŞİRİN 11 / A 11 4 10.00 13 6 11.50 6 8 4.00 13 7 11.25 43.00 25.00 36.75 223.350 158.250 1249 14 14 14
15 837 - ENİS PINARSOY 11 / E 17 5 15.75 22 4 21.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 39.00 10.00 36.50 222.201 132.000 1268 15 15 15
16 860 - SİNEM ÖZÇELİK 11 / C 24 4 23.00 16 10 13.50 2 7 0.25 0 0 0.00 42.00 21.00 36.75 221.553 132.000 1283 16 16 16
17 854 - ÖMER BIÇAKCI 11 / E 20 8 18.00 18 9 15.75 3 5 1.75 0 0 0.00 41.00 22.00 35.50 217.945 132.000 1381 17 17 17
18 138 - SUDENAZ GÜNEŞ 11 / C 19 5 17.75 17 7 15.25 2 0 2.00 0 0 0.00 38.00 12.00 35.00 216.230 132.000 1424 18 18 18
19 406 - SEBİLE SAGEL 11 / A 19 7 17.25 9 3 8.25 1 7 -0.75 12 9 9.75 41.00 26.00 34.50 215.146 151.500 1450 19 19 19
20 758 - SUDE NAZ AYDOĞAN 11 / A 18 7 16.25 12 6 10.50 3 5 1.75 7 8 5.00 40.00 26.00 33.50 211.424 141.000 1545 20 20 20
21 911 - AHMED AH 11 / A 15 2 14.50 6 4 5.00 4 4 3.00 14 14 10.50 39.00 24.00 33.00 209.806 147.000 1591 21 21 21
22 750 - CEYLİN CAN 11 / E 17 7 15.25 14 4 13.00 5 1 4.75 0 0 0.00 36.00 12.00 33.00 209.320 132.000 1600 22 22 22
23 50 - NUMAN KAŞALTI 11 / D 18 10 15.50 19 8 17.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 208.479 132.000 1619 23 23 23
24 906 - ARAS ADEMKISACIK 11 / F 17 4 16.00 12 8 10.00 2 2 1.50 6 4 5.00 37.00 18.00 32.50 208.091 138.000 1635 24 24 24
25 916 - EMİR ÖZLEME 11 / B 13 5 11.75 5 4 4.00 6 6 4.50 13 6 11.50 37.00 21.00 31.75 205.761 145.500 1706 25 25 25
26 601 - EMRULLAH ERKOÇ 11 / C 20 6 18.50 16 11 13.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 36.00 18.00 31.50 204.515 132.000 1745 26 26 26
27 1 - MESUT GÜLŞEN 11 / C 16 8 14.00 19 9 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 202.767 132.000 1795 27 27 27
28 54 - GÖKAY ÖZGEN 11 / D 20 7 18.25 17 10 14.50 1 12 -2.00 0 0 0.00 38.00 29.00 30.75 202.330 132.000 1812 28 28 28
29 605 - BÜŞRA ŞİMŞEK 11 / B 21 5 19.75 5 5 3.75 2 4 1.00 7 2 6.50 35.00 16.00 31.00 202.314 146.250 1814 29 29 29
30 842 - ŞULE ÇANKA 11 / B 15 4 14.00 3 1 2.75 7 4 6.00 8 0 8.00 33.00 9.00 30.75 201.602 144.000 1834 30 30 30
31 116 - ELİF YAPICI 11 / D 22 3 21.25 8 8 6.00 5 6 3.50 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 200.680 132.000 1857 31 31 31
32 568 - UMUT BERKSAYDERE 11 / B 13 5 11.75 12 7 10.25 4 9 1.75 9 12 6.00 38.00 33.00 29.75 199.434 137.250 1890 32 32 32
33 876 - ALİ GÜLER 11 / E 16 14 12.50 16 5 14.75 4 6 2.50 0 0 0.00 36.00 25.00 29.75 199.142 132.000 1903 33 33 33
34 843 - ELA YILDIZ 11 / C 19 6 17.50 13 13 9.75 3 1 2.75 0 0 0.00 35.00 20.00 30.00 198.981 132.000 1908 34 34 34
35 352 - YAĞIZ KARAMUSTA 11 / B 17 2 16.50 11 6 9.50 3 4 2.00 4 9 1.75 35.00 21.00 29.75 198.463 135.750 1924 35 35 35
36 897 - İRFAN ÇAĞDAŞ 11 / A 16 3 15.25 13 8 11.00 0 2 -0.50 7 14 3.50 36.00 27.00 29.25 197.476 140.250 1962 36 36 36
37 593 - EMİR KAAN DİKBAŞ 11 / E 20 5 18.75 13 13 9.75 2 4 1.00 0 0 0.00 35.00 22.00 29.50 197.362 132.000 1973 37 37 37
38 106 - BURÇİN OKURGAN 11 / F 23 4 22.00 10 12 7.00 2 6 0.50 0 0 0.00 35.00 22.00 29.50 196.828 132.000 1990 38 38 38
39 919 - HAYRU BOLAT 11 / A 16 5 14.75 4 2 3.50 1 7 -0.75 13 8 11.00 34.00 22.00 28.50 195.049 154.500 2044 39 39 39
40 114 - CEYHUN MUSLU 11 / D 19 5 17.75 13 10 10.50 1 3 0.25 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 194.272 132.000 2065 40 40 40
41 886 - SAMET MUTLU 11 / C 20 4 19.00 12 11 9.25 1 3 0.25 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 194.029 132.000 2074 41 41 41
42 848 - NİSA NUR ERAT 11 / C 17 7 15.25 14 5 12.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 31.00 15.00 27.25 190.663 132.000 2187 42 42 42
43 36 - ŞEVVAL SARI 11 / F 17 9 14.75 12 12 9.00 4 2 3.50 0 0 0.00 33.00 23.00 27.25 189.935 132.000 2204 43 43 43
44 641 - SUDENUR UZUN 11 / A 18 6 16.50 11 5 9.75 2 15 -1.75 5 11 2.25 36.00 37.00 26.75 188.900 137.250 2238 44 44 44
45 907 - CEYLİN YILMAZ 11 / B 12 10 9.50 5 8 3.00 7 9 4.75 12 12 9.00 36.00 39.00 26.25 187.282 150.750 2279 45 45 45
46 339 - ULUS YSLDMN 11 / E 15 5 13.75 11 4 10.00 4 6 2.50 0 0 0.00 30.00 15.00 26.25 186.893 132.000 2298 46 46 46
47 208 - MERVE DURAN 11 / B 21 3 20.25 2 2 1.50 4 5 2.75 3 5 1.75 30.00 15.00 26.25 185.583 138.000 2336 47 47 47
48 834 - SAMET TATLI 11 / F 6 5 4.75 20 5 18.75 2 2 1.50 0 0 0.00 28.00 12.00 25.00 184.547 132.000 2364 48 48 48
49 113 - ARDA İKİZOĞLU 11 / B 5 1 4.75 2 6 0.50 3 0 3.00 18 5 16.75 28.00 12.00 25.00 184.256 158.250 2374 49 49 49
50 319 - ECE ÇELİK 11 / F 16 9 13.75 11 10 8.50 6 11 3.25 0 0 0.00 33.00 30.00 25.50 184.175 132.000 2378 50 50 50
51 90 - SUDE AKGÜMÜŞ 11 / C 18 6 16.50 11 11 8.25 1 2 0.50 0 0 0.00 30.00 19.00 25.25 183.317 132.000 2398 51 51 51
52 44 - ELİF BAŞEGEN 11 / F 18 3 17.25 10 8 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 11.00 25.25 183.269 132.000 2399 52 52 52
53 870 - BERRA ÖZYURT 11 / F 18 8 16.00 10 10 7.50 2 3 1.25 0 0 0.00 30.00 21.00 24.75 181.553 132.000 2457 53 53 53
54 255 - ZÜLAL AYNACI 11 / C 16 7 14.25 10 11 7.25 3 1 2.75 0 0 0.00 29.00 19.00 24.25 179.887 132.000 2511 54 54 54
55 410 - FATMANİDA GENÇ 11 / F 21 5 19.75 6 10 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 15.00 24.25 179.159 132.000 2534 55 55 55
56 99 - FURKAN KARAGÖL 11 / D 14 5 12.75 14 11 11.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 28.00 19.00 23.25 177.427 132.000 2582 56 56 56
57 125 - EFE KUL 11 / F 19 4 18.00 7 5 5.75 1 5 -0.25 0 0 0.00 27.00 14.00 23.50 177.168 132.000 2589 57 57 57
58 38 - YASİN HANCI 11 / E 14 14 10.50 12 17 7.75 0 0 0.00 5 1 4.75 31.00 32.00 23.00 176.861 132.000 2599 58 58 58
59 807 - DİLARA BAKANGÖZ 11 / D 18 7 16.25 8 4 7.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 26.00 12.00 23.00 175.793 132.000 2632 59 59 59
60 841 - RANA UÇUN 11 / E 16 4 15.00 7 6 5.50 3 4 2.00 0 0 0.00 26.00 14.00 22.50 173.883 132.000 2688 60 60 60
61 612 - ÇINAR ÜLGEN 11 / B 6 0 6.00 8 4 7.00 1 3 0.25 11 11 8.25 26.00 18.00 21.50 172.540 138.000 2720 61 61 61
62 53 - BEDİRHAN YAYKI 11 / F 18 6 16.50 9 14 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 20.00 22.00 172.265 132.000 2726 62 62 62
63 606 - ZEYNEP MUTLU 11 / F 19 7 17.25 7 9 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 16.00 22.00 172.120 132.000 2732 63 63 63
64 936 - ENDER ARMA 11 / A 17 6 15.50 5 5 3.75 2 2 1.50 2 4 1.00 26.00 17.00 21.75 171.311 132.000 2764 64 64 64
65 920 - EREN GÜL 11 / E 11 2 10.50 8 8 6.00 0 4 -1.00 8 10 5.50 27.00 24.00 21.00 170.194 141.750 2794 65 65 65
66 852 - MUSA SALDIRAN 11 / E 13 10 10.50 13 13 9.75 1 2 0.50 0 0 0.00 27.00 25.00 20.75 169.045 132.000 2830 66 66 66
67 909 - HAMZA YAĞIZ İLHAN 11 / D 18 7 16.25 5 3 4.25 1 5 -0.25 1 1 0.75 25.00 16.00 21.00 168.932 132.000 2835 67 67 67
68 107 - SEÇİL KÜÇÜKER 11 / A 14 12 11.00 7 6 5.50 4 13 0.75 7 14 3.50 32.00 45.00 20.75 168.900 140.250 2837 68 68 68
69 85 - EMRE GÜNEY 11 / F 15 8 13.00 10 13 6.75 0 0 0.00 1 0 1.00 26.00 21.00 20.75 168.657 135.000 2848 69 69 69
70 890 - ECE TORGAN 11 / C 14 10 11.50 7 16 3.00 5 8 3.00 4 3 3.25 30.00 37.00 20.75 168.366 134.250 2858 70 70 70
71 411 - AYLİN BAŞTAŞ 11 / A 11 4 10.00 6 5 4.75 3 7 1.25 7 10 4.50 27.00 26.00 20.50 168.139 138.750 2872 71 71 71
72 867 - NECATİ GÜNAYDIN 11 / B 15 9 12.75 5 4 4.00 2 6 0.50 7 15 3.25 29.00 34.00 20.50 167.751 129.750 2880 72 72 72
73 887 - BEYZA GÜLBELEN 11 / F 12 7 10.25 9 11 6.25 6 8 4.00 0 0 0.00 27.00 26.00 20.50 167.557 132.000 2888 73 73 73
74 850 - EGE GÜNEŞ 11 / B 20 6 18.50 5 9 2.75 0 5 -1.25 1 2 0.50 26.00 22.00 20.50 166.974 134.250 2903 74 74 74
75 832 - YUSUF BAŞODA 11 / A 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 17 4 16.00 21.00 6.00 19.50 166.214 162.000 2921 75 75 75
76 845 - EBRU TORA 11 / E 13 13 9.75 12 6 10.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 25.00 22.00 19.50 165.146 132.000 2945 76 76 76
77 903 - YASEMİN ERGÜL 11 / D 10 8 8.00 9 11 6.25 7 6 5.50 0 0 0.00 26.00 25.00 19.75 165.129 132.000 2946 77 77 77
78 409 - YAREN DÜZGÜN 11 / F 17 4 16.00 6 7 4.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 23.00 14.00 19.50 163.932 132.000 2982 78 78 78
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79 857 - MUSTAFA HASDEMİR 11 / B 2 0 2.00 6 3 5.25 5 4 4.00 10 11 7.25 23.00 18.00 18.50 162.298 148.500 3024 79 79 79
80 669 - MUSA ŞENDUR 11 / E 11 4 10.00 10 12 7.00 3 5 1.75 0 0 0.00 24.00 21.00 18.75 162.039 132.000 3032 80 80 80
81 596 - EREN ÇALIŞKAN 11 / A 15 5 13.75 2 4 1.00 2 7 0.25 6 9 3.75 25.00 25.00 18.75 161.602 141.750 3043 81 81 81
82 613 - ÖZCAN BULAT 11 / E 16 7 14.25 7 14 3.50 2 4 1.00 0 2 -0.50 25.00 27.00 18.25 159.644 132.000 3103 82 82 82
83 756 - ÖMER HANİKAZ 11 / C 8 6 6.50 13 7 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 13.00 17.75 159.628 132.000 3104 83 83 83
84 865 - KÜBRA KIZILOT 11 / C 15 6 13.50 7 8 5.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 22.00 16.00 18.00 159.223 132.000 3111 84 84 84
85 109 - ARDA GÖL 11 / C 16 2 15.50 3 6 1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 20.00 8.00 18.00 158.544 132.000 3128 85 85 85
86 546 - AZRA SENAKAYA 11 / B 10 4 9.00 9 7 7.25 3 2 2.50 3 17 -1.25 25.00 30.00 17.50 157.799 126.750 3145 86 86 86
87 800 - ŞEVVAL GÜNDÜZ 11 / E 17 6 15.50 5 12 2.00 1 4 0.00 0 0 0.00 23.00 22.00 17.50 157.023 132.000 3166 87 87 87
88 921 - GÖZDE İŞCİ 11 / D 14 2 13.50 5 4 4.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 19.00 9.00 16.75 154.984 132.000 3215 88 88 88
89 741 - MELİSA BIÇAK 11 / C 14 8 12.00 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 21.00 15.75 151.699 132.000 3289 89 89 89
90 908 - KAAN ÖZEL 11 / F 8 9 5.75 11 3 10.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 19.00 15.00 15.25 151.343 132.000 3299 90 90 90
91 880 - EREN AĞIR 11 / C 6 2 5.50 12 9 9.75 1 4 0.00 0 0 0.00 19.00 15.00 15.25 151.246 132.000 3302 91 91 91
92 647 - İS İNAZ AYDIN 11 / C 13 9 10.75 6 9 3.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 20.00 20.00 15.00 149.466 135.000 3342 92 92 92
93 884 - MUHAMMET KARADAŞ 11 / E 15 4 14.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 8.00 14.00 145.307 132.000 3423 93 93 93
94 0 - MUHAMMET ŞAHİN 11 / D 15 7 13.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 7.00 13.25 142.880 132.000 3480 94 94 94
95 790 - TUĞÇE BOZKURT 11 / A 12 5 10.75 3 4 2.00 1 5 -0.25 2 8 0.00 18.00 22.00 12.50 140.841 133.500 3511 95 95 95
96 108 - İLKER OCAK 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 3.00 11 12 8.00 16.00 20.00 11.00 137.152 146.250 3580 96 96 96
97 861 - KEREM ÖZKAN 11 / B 12 11 9.25 0 5 -1.25 2 6 0.50 4 16 0.00 18.00 38.00 8.50 127.265 126.000 3731 97 97 97
98 866 - EFE AKYÜZ 11 / A 4 20 -1.00 10 10 7.50 2 0 2.00 2 10 -0.50 18.00 40.00 8.00 127.249 131.250 3732 98 98 98
99 600 - ESER DAĞKÖY 11 / A 4 5 2.75 6 6 4.50 0 12 -3.00 6 14 2.50 16.00 37.00 6.75 123.204 143.250 3782 99 99 99

100 877 - YUNUS KAYIKCIOĞLU 11 / E 0 0 0.00 9 6 7.50 2 9 -0.25 0 4 -1.00 11.00 19.00 6.25 121.489 132.000 3807 100 100 100
101 88 - SEMİH ABLAK 11 / E 3 3 2.25 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 10.00 3.50 111.570 132.000 3955 101 101 101
102 87 - YİĞİT SEZER 11 / C 1 0 1.00 4 7 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 7.00 3.25 110.955 132.000 3966 102 102 102


