
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.Sınıf 2.Deneme (2410151202) 7659 122 122 122

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.87 9.46 11.50 11.02 10.43 8.41 2.68 6.38 1.09 7.23 9.10 4.95 34.80 35.37 25.96 187.055

İl Ortalaması 14.69 8.06 12.67 13.25 9.48 10.88 1.56 4.49 0.43 6.60 8.15 4.56 36.09 30.17 28.55 195.662
Okul Ortalaması 14.69 8.06 12.67 13.25 9.48 10.88 1.56 4.49 0.43 6.60 8.15 4.56 36.09 30.17 28.55 195.662

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 35 - TOLGA YAŞAR 10 / A 21 7 19.25 20 9 17.75 11 5 9.75 21 7 19.25 73.00 28.00 66.00 320.380 145 1 1 1
2 948 - BETÜL USTAOĞLU 10 / A 24 3 23.25 18 8 16.00 2 8 0.00 20 6 18.50 64.00 25.00 57.75 292.907 331 2 2 2
3 967 - HAYRUNİSAGÜNAYDIN 10 / A 19 6 17.50 20 4 19.00 5 4 4.00 11 4 10.00 55.00 18.00 50.50 268.765 616 3 3 3
4 1039 - ENES ÇAMLI 10 / C 21 6 19.50 23 4 22.00 4 7 2.25 9 10 6.50 57.00 27.00 50.25 267.933 625 4 4 4
5 398 - ZEYNEP SEVİNÇ 10 / C 21 2 20.50 19 8 17.00 1 3 0.25 13 5 11.75 54.00 18.00 49.50 265.435 668 5 5 5
6 1104 - RAVZA SARIKEKLİ 10 / E 23 3 22.25 17 8 15.00 2 5 0.75 11 9 8.75 53.00 25.00 46.75 256.277 878 6 6 6
7 9 - ŞÜKRÜ ALIR 10 / E 20 8 18.00 16 9 13.75 8 5 6.75 10 8 8.00 54.00 30.00 46.50 255.445 887 7 7 7
8 959 - SONGÜL SAGEL 10 / A 19 10 16.50 23 7 21.25 0 0 0.00 11 11 8.25 53.00 28.00 46.00 253.780 930 8 8 8
9 985 - M ARDA SEZGN 10 / B 20 9 17.75 16 13 12.75 3 2 2.50 15 10 12.50 54.00 34.00 45.50 252.115 965 9 9 9

10 984 - TOLGA PARILDAR 10 / B 18 10 15.50 21 6 19.50 2 2 1.50 12 12 9.00 53.00 30.00 45.50 252.115 965 9 9 9
11 1113 - BEYZANUR BAŞTAŞ 10 / E 20 4 19.00 17 4 16.00 1 4 0.00 12 7 10.25 50.00 19.00 45.25 251.282 983 11 11 11
12 1016 - ŞULE GEDEK 10 / C 18 6 16.50 16 12 13.00 5 10 2.50 15 9 12.75 54.00 37.00 44.75 249.617 1033 12 12 12
13 1038 - ŞEVVAL KARADUMAN 10 / C 19 5 17.75 14 9 11.75 5 4 4.00 10 4 9.00 48.00 22.00 42.50 242.125 1203 13 13 13
14 1112 - NESLİHAN İSPİ R 10 / E 24 4 23.00 18 10 15.50 0 6 -1.50 8 11 5.25 50.00 31.00 42.25 241.293 1218 14 14 14
15 892 - ELİF BAŞKAN 10 / B 20 7 18.25 18 8 16.00 2 4 1.00 8 4 7.00 48.00 23.00 42.25 241.293 1218 14 14 14
16 1034 - DURU COŞKUN 10 / C 18 7 16.25 20 7 18.25 2 10 -0.50 10 9 7.75 50.00 33.00 41.75 239.628 1270 16 16 16
17 1077 - ABDURRAHMALANTEPE 10 / B 18 2 17.50 17 1 16.75 0 1 -0.25 7 2 6.50 42.00 6.00 40.50 235.465 1386 17 17 17
18 1010 - ELİF TORUN 10 / C 20 8 18.00 15 9 12.75 6 10 3.50 9 13 5.75 50.00 40.00 40.00 233.800 1441 18 18 18
19 1079 - EFE KAĞANTAŞKIR 10 / E 14 6 12.50 12 8 10.00 4 5 2.75 16 6 14.50 46.00 25.00 39.75 232.967 1493 19 19 19
20 943 - BEYZA UZUN 10 / A 16 9 13.75 17 11 14.25 4 4 3.00 11 10 8.50 48.00 34.00 39.50 232.135 1508 20 20 20
21 1090 - GÜLDEREN TEPİŞ 10 / E 20 7 18.25 15 9 12.75 3 9 0.75 9 5 7.75 47.00 30.00 39.50 232.135 1508 20 20 20
22 944 - CANER BÜKTE 10 / A 14 9 11.75 16 9 13.75 3 4 2.00 13 6 11.50 46.00 28.00 39.00 230.470 1564 22 22 22
23 1103 - AYLİN YÜRÜK 10 / E 16 8 14.00 16 8 14.00 3 7 1.25 12 9 9.75 47.00 32.00 39.00 230.470 1564 22 22 22
24 1044 - ZEYNEP DİK 10 / C 17 8 15.00 14 5 12.75 0 9 -2.25 14 7 12.25 45.00 29.00 37.75 226.308 1736 24 24 24
25 981 - UMUT T KÖKEN 10 / B 16 11 13.25 19 8 17.00 3 8 1.00 10 14 6.50 48.00 41.00 37.75 226.308 1736 24 24 24
26 1002 - BERK GÜR 10 / B 17 9 14.75 18 9 15.75 3 5 1.75 8 13 4.75 46.00 36.00 37.00 223.810 1830 26 26 26
27 1054 - YÜK*EL KAMACI 10 / D 19 8 17.00 21 9 18.75 1 1 0.75 0 0 0.00 41.00 18.00 36.50 222.145 1910 27 27 27
28 302 - ALİ ÇAĞLAN 10 / B 15 12 12.00 19 9 16.75 2 3 1.25 7 4 6.00 43.00 28.00 36.00 220.480 1977 28 28 28
29 15 - MEDİNE BAŞDEMİR 10 / C 19 8 17.00 15 9 12.75 2 7 0.25 9 13 5.75 45.00 37.00 35.75 219.648 2011 29 29 29
30 1069 - İSMAİL CAN ÖĞME 10 / D 17 13 13.75 16 13 12.75 2 7 0.25 12 13 8.75 47.00 46.00 35.50 218.815 2038 30 30 30
31 1023 - ELA ÇALPARMAK 10 / C 18 6 16.50 14 9 11.75 2 6 0.50 9 9 6.75 43.00 30.00 35.50 218.815 2038 30 30 30
32 1115 - FATMA NURAKTİKEN 10 / E 18 6 16.50 17 9 14.75 0 0 0.00 8 15 4.25 43.00 30.00 35.50 218.815 2038 30 30 30
33 983 - ELA NUR DİVRİK 10 / B 20 6 18.50 13 12 10.00 1 8 -1.00 11 14 7.50 45.00 40.00 35.00 217.150 2114 33 33 33
34 946 - YAĞMUR GEDEK 10 / A 16 11 13.25 15 9 12.75 1 0 1.00 10 9 7.75 42.00 29.00 34.75 216.318 2148 34 34 34
35 1012 - ZEYNEP DUR 10 / C 19 6 17.50 15 5 13.75 1 6 -0.50 7 12 4.00 42.00 29.00 34.75 216.317 2159 35 35 35
36 1081 - ELİF FİDAN 10 / D 21 2 20.50 11 5 9.75 1 4 0.00 6 6 4.50 39.00 17.00 34.75 216.317 2159 35 35 35
37 974 - UTKUDENİZTINKIR 10 / B 19 6 17.50 18 10 15.50 1 5 -0.25 5 13 1.75 43.00 34.00 34.50 215.485 2190 37 37 37
38 1057 - SAMET YÜCEL 10 / D 17 10 14.50 16 14 12.50 0 1 -0.25 8 3 7.25 41.00 28.00 34.00 213.820 2257 38 38 38
39 1009 - UMUT BAŞEGEN 10 / C 17 3 16.25 14 9 11.75 0 5 -1.25 9 8 7.00 40.00 25.00 33.75 212.988 2297 39 39 39
40 945 - ALEYNA ÖZDEN 10 / A 15 7 13.25 12 6 10.50 2 2 1.50 9 4 8.00 38.00 19.00 33.25 211.322 2396 40 40 40
41 1033 - AYBERK YAVUZ 10 / C 12 9 9.75 13 8 11.00 5 6 3.50 10 6 8.50 40.00 29.00 32.75 209.657 2473 41 41 41
42 1110 - F MELEK ÇEKİCİ 10 / C 15 8 13.00 15 8 13.00 0 0 0.00 10 13 6.75 40.00 29.00 32.75 209.657 2473 41 41 41
43 1092 - DİLARA AKTAŞ 10 / E 18 4 17.00 13 6 11.50 0 2 -0.50 6 5 4.75 37.00 17.00 32.75 209.657 2473 41 41 41
44 1108 - SUDENUR TEĞİŞ 10 / E 17 4 16.00 15 8 13.00 2 2 1.50 4 8 2.00 38.00 22.00 32.50 208.825 2506 44 44 44
45 1014 - SUDENAZ ŞANLI 10 / C 18 7 16.25 16 6 14.50 0 0 0.00 3 5 1.75 37.00 18.00 32.50 208.825 2506 44 44 44
46 949 - SABİHA UYLASI 10 / A 12 3 11.25 12 8 10.00 2 8 0.00 11 2 10.50 37.00 21.00 31.75 206.328 2629 46 46 46
47 1082 - EBRAR YÜKSEL 10 / D 22 5 20.75 11 8 9.00 0 2 -0.50 5 10 2.50 38.00 25.00 31.75 206.327 2644 47 47 47
48 396 - ASYA GÜDEK 10 / E 19 6 17.50 12 16 8.00 1 15 -2.75 12 13 8.75 44.00 50.00 31.50 205.495 2679 48 48 48
49 1055 - YASEMİN ZEYREK 10 / D 16 9 13.75 13 12 10.00 1 3 0.25 9 6 7.50 39.00 30.00 31.50 205.495 2679 48 48 48
50 1066 - POLAT OCAK 10 / D 17 2 16.50 14 7 12.25 1 6 -0.50 6 11 3.25 38.00 26.00 31.50 205.495 2679 48 48 48
51 1026 - SULTAN KIZILKAYA 10 / C 13 9 10.75 16 8 14.00 2 5 0.75 8 9 5.75 39.00 31.00 31.25 204.662 2736 51 51 51
52 947 - YİĞİT HAYLAMAZ 10 / A 13 10 10.50 18 10 15.50 0 2 -0.50 7 6 5.50 38.00 28.00 31.00 203.830 2766 52 52 52
53 1089 - HİRANUR YÜLEMEZ 10 / E 14 8 12.00 15 10 12.50 0 7 -1.75 9 3 8.25 38.00 28.00 31.00 203.830 2766 52 52 52
54 953 - A RÜMEYSAKOZLUK 10 / A 14 9 11.75 12 9 9.75 4 4 3.00 9 12 6.00 39.00 34.00 30.50 202.165 2855 54 54 54
55 4 - N R TURAN 10 / D 15 13 11.75 18 9 15.75 2 2 1.50 4 10 1.50 39.00 34.00 30.50 202.165 2855 54 54 54
56 977 - SUDE ERGÜL 10 / B 13 11 10.25 15 8 13.00 1 6 -0.50 10 15 6.25 39.00 40.00 29.00 197.170 3110 56 56 56
57 1030 - İREM COŞKUN 10 / C 17 7 15.25 13 7 11.25 1 3 0.25 4 7 2.25 35.00 24.00 29.00 197.170 3110 56 56 56
58 1046 - RABİA AYDIN 10 / D 17 7 15.25 10 7 8.25 1 6 -0.50 6 5 4.75 34.00 25.00 27.75 193.007 3338 58 58 58
59 51 - SÜMEYYE ÖZDEMİR 10 / B 13 6 11.50 14 5 12.75 0 6 -1.50 7 10 4.50 34.00 27.00 27.25 191.342 3449 59 59 59
60 1085 - RABİA EYİ 10 / E 18 10 15.50 16 13 12.75 0 0 0.00 0 7 -1.75 34.00 30.00 26.50 188.845 3546 60 60 60
61 1109 - MERVE ÇEKİCİ 10 / C 15 11 12.25 14 9 11.75 2 10 -0.50 7 16 3.00 38.00 46.00 26.50 188.845 3546 60 60 60
62 717 - VOLKAN DEMİR 10 / A 8 7 6.25 21 9 18.75 1 5 -0.25 3 6 1.50 33.00 27.00 26.25 188.012 3602 62 62 62
63 969 - ELİF SU BÜLBÜL 10 / B 19 7 17.25 12 15 8.25 1 5 -0.25 5 16 1.00 37.00 43.00 26.25 188.012 3602 62 62 62
64 1106 - BERRA YÜKSEL 10 / E 12 10 9.50 13 5 11.75 0 2 -0.50 6 2 5.50 31.00 19.00 26.25 188.012 3602 62 62 62
65 0 - RÜMEYSA YAMAN 10 / D 12 3 11.25 16 10 13.50 0 0 0.00 2 2 1.50 30.00 15.00 26.25 188.012 3602 62 62 62
66 1049 - EFE AKBABA 10 / D 17 7 15.25 12 10 9.50 0 4 -1.00 3 3 2.25 32.00 24.00 26.00 187.180 3647 66 66 66
67 1027 - SENA YURT 10 / C 14 6 12.50 12 9 9.75 1 3 0.25 6 10 3.50 33.00 28.00 26.00 187.180 3647 66 66 66
68 1083 - MUSTAFA TİKENOĞLU 10 / E 13 11 10.25 9 11 6.25 2 1 1.75 9 6 7.50 33.00 29.00 25.75 186.347 3693 68 68 68
69 1064 - MELEK YEN İKÖY 10 / D 13 8 11.00 12 8 10.00 2 4 1.00 5 6 3.50 32.00 26.00 25.50 185.515 3744 69 69 69
70 1086 - YAREN YILDIRIM 10 / E 18 4 17.00 13 10 10.50 1 5 -0.25 1 11 -1.75 33.00 30.00 25.50 185.515 3744 69 69 69
71 1050 - MEHMET ERBAŞ 10 / D 15 5 13.75 12 12 9.00 0 0 0.00 4 5 2.75 31.00 22.00 25.50 185.515 3744 69 69 69
72 1098 - NİSA KİREZ 10 / A 15 11 12.25 13 10 10.50 4 9 1.75 3 10 0.50 35.00 40.00 25.00 183.850 3841 72 72 72
73 1041 - BURAK OCAK 10 / C 12 12 9.00 13 11 10.25 1 9 -1.25 9 8 7.00 35.00 40.00 25.00 183.850 3841 72 72 72
74 31 - MERVE TEPE 10 / A 12 4 11.00 11 9 8.75 1 2 0.50 6 5 4.75 30.00 20.00 25.00 183.850 3841 72 72 72
75 1059 - BERKAY BOZ 10 / D 13 14 9.50 14 14 10.50 1 2 0.50 8 15 4.25 36.00 45.00 24.75 183.017 3910 75 75 75
76 1072 - NEVA İPEK 10 / D 14 8 12.00 12 12 9.00 0 0 0.00 4 2 3.50 30.00 22.00 24.50 182.185 3943 76 76 76
77 982 - EBRAR COŞKUN 10 / C 15 15 11.25 16 14 12.50 2 7 0.25 6 23 0.25 39.00 59.00 24.25 181.353 4001 77 77 77
78 496 - SAMET BİLDİK 10 / A 15 7 13.25 12 10 9.50 2 10 -0.50 5 12 2.00 34.00 39.00 24.25 181.352 4010 78 78 78
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Genel Ortalama 13.87 9.46 11.50 11.02 10.43 8.41 2.68 6.38 1.09 7.23 9.10 4.95 34.80 35.37 25.96 187.055

İl Ortalaması 14.69 8.06 12.67 13.25 9.48 10.88 1.56 4.49 0.43 6.60 8.15 4.56 36.09 30.17 28.55 195.662
Okul Ortalaması 14.69 8.06 12.67 13.25 9.48 10.88 1.56 4.49 0.43 6.60 8.15 4.56 36.09 30.17 28.55 195.662
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79 942 - DÜZGÜNEY 10 / A 15 6 13.50 11 9 8.75 2 5 0.75 3 7 1.25 31.00 27.00 24.25 181.352 4010 78 78 78
80 938 - HAKANMERTBAYGIN 10 / A 8 8 6.00 16 5 14.75 0 2 -0.50 6 9 3.75 30.00 24.00 24.00 180.520 4047 80 80 80
81 1001 - TUĞRA BULAT 10 / B 15 6 13.50 11 11 8.25 0 6 -1.50 5 5 3.75 31.00 28.00 24.00 180.520 4047 80 80 80
82 1051 - KADİRBAŞAR ÖZTÜRK 10 / D 10 13 6.75 17 10 14.50 0 3 -0.75 4 4 3.00 31.00 30.00 23.50 178.855 4143 82 82 82
83 2 - EGEMEN ÖZKAN 10 / B 5 8 3.00 15 7 13.25 3 3 2.25 5 1 4.75 28.00 19.00 23.25 178.022 4216 83 83 83
84 1096 - GAMZE TAĞMAK 10 / E 16 12 13.00 10 14 6.50 0 5 -1.25 7 9 4.75 33.00 40.00 23.00 177.190 4238 84 84 84
85 1008 - ELA SER 10 / B 13 10 10.50 11 10 8.50 0 0 0.00 5 5 3.75 29.00 25.00 22.75 176.358 4283 85 85 85
86 1003 - YUDUM CİVİL 10 / B 16 10 13.50 12 15 8.25 1 5 -0.25 5 15 1.25 34.00 45.00 22.75 176.357 4296 86 86 86
87 980 - TUĞÇE DİNÇ 10 / B 17 11 14.25 11 11 8.25 2 7 0.25 2 10 -0.50 32.00 39.00 22.25 174.693 4362 87 87 87
88 933 - ALEYNA KÖKKAYA 10 / A 13 5 11.75 10 14 6.50 2 6 0.50 6 11 3.25 31.00 36.00 22.00 173.860 4412 88 88 88
89 1005 - ALEYNA AKTAŞ 10 / C 14 15 10.25 13 17 8.75 0 4 -1.00 9 20 4.00 36.00 56.00 22.00 173.860 4412 88 88 88
90 988 - ASU SÜNNÜ 10 / B 17 9 14.75 9 7 7.25 0 6 -1.50 4 11 1.25 30.00 33.00 21.75 173.028 4454 90 90 90
91 1078 - ŞEYDA SU TURCAN 10 / D 17 7 15.25 10 11 7.25 0 0 0.00 1 7 -0.75 28.00 25.00 21.75 173.028 4454 90 90 90
92 1068 - ERHAN DİLDEN 10 / D 15 7 13.25 9 3 8.25 2 4 1.00 0 3 -0.75 26.00 17.00 21.75 173.028 4454 90 90 90
93 1011 - BERKAY SARIKAYA 10 / C 10 8 8.00 12 6 10.50 4 6 2.50 3 9 0.75 29.00 29.00 21.75 173.027 4483 93 93 93
94 1071 - UYGAR KOŞAR 10 / D 11 8 9.00 11 8 9.00 0 1 -0.25 5 4 4.00 27.00 21.00 21.75 173.027 4483 93 93 93
95 937 - EGE BAĞDATLI 10 / D 12 7 10.25 12 7 10.25 0 1 -0.25 2 2 1.50 26.00 17.00 21.75 173.027 4483 93 93 93
96 1007 - BEYZANUR AKDENİZ 10 / B 15 6 13.50 7 6 5.50 0 1 -0.25 5 9 2.75 27.00 22.00 21.50 172.195 4501 96 96 96
97 1024 - ŞURA ÇANKA 10 / B 14 8 12.00 8 9 5.75 1 0 1.00 5 10 2.50 28.00 27.00 21.25 171.363 4556 97 97 97
98 1028 - EDA HAZIRCI 10 / C 14 11 11.25 10 11 7.25 0 5 -1.25 5 4 4.00 29.00 31.00 21.25 171.363 4556 97 97 97
99 994 - ZEYNEP DENİZ 10 / B 15 9 12.75 11 12 8.00 0 5 -1.25 3 8 1.00 29.00 34.00 20.50 168.865 4686 99 99 99

100 1075 - ŞEVVAL KAPLAN 10 / D 14 5 12.75 9 6 7.50 0 0 0.00 1 3 0.25 24.00 14.00 20.50 168.865 4686 99 99 99
101 940 - BUĞRA ERAT 10 / A 2 2 1.50 11 10 8.50 6 7 4.25 6 3 5.25 25.00 22.00 19.50 165.535 4860 101 101 101
102 1063 - İLAYDA PERK 10 / D 13 7 11.25 11 9 8.75 0 5 -1.25 2 10 -0.50 26.00 31.00 18.25 161.373 5073 102 102 102
103 56 - GÜLBAHAR ÇALGICI 10 / D 14 12 11.00 7 8 5.00 3 7 1.25 2 4 1.00 26.00 31.00 18.25 161.373 5073 102 102 102
104 1025 - MELİS KÜÇÜK 10 / C 13 10 10.50 9 14 5.50 1 0 1.00 2 5 0.75 25.00 29.00 17.75 159.708 5140 104 104 104
105 1019 - GÖKDENİZ KARAKUŞ 10 / C 6 2 5.50 10 9 7.75 1 0 1.00 4 3 3.25 21.00 14.00 17.50 158.875 5189 105 105 105
106 1088 - MİRAY KOCAOĞLU 10 / E 8 11 5.25 14 12 11.00 0 5 -1.25 4 7 2.25 26.00 35.00 17.25 158.043 5226 106 106 106
107 986 - SEMİHA DENİ ER 10 / B 12 8 10.00 8 6 6.50 1 3 0.25 1 3 0.25 22.00 20.00 17.00 157.210 5260 107 107 107
108 951 - İSMAİL GÜNEŞ 10 / A 10 3 9.25 8 11 5.25 0 3 -0.75 5 7 3.25 23.00 24.00 17.00 157.210 5260 107 107 107
109 954 - MEHMET ÖZAKIL 10 / A 3 6 1.50 15 11 12.25 0 0 0.00 4 5 2.75 22.00 22.00 16.50 155.545 5332 109 109 109
110 64 - MELİKENURÇALIŞKANC 10 / E 17 12 14.00 3 4 2.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 20.00 18.00 15.50 152.215 5473 110 110 110
111 374 - YİĞİT DEMİRKOL 10 / D 10 15 6.25 11 16 7.00 1 2 0.50 1 5 -0.25 23.00 38.00 13.50 145.555 5759 111 111 111
112 961 - BURAK GÜNDOĞDU 10 / A 8 5 6.75 6 8 4.00 1 8 -1.00 7 15 3.25 22.00 36.00 13.00 143.890 5819 112 112 112
113 1114 - BERKAY GÜNEŞ 10 / A 8 14 4.50 10 11 7.25 0 1 -0.25 2 2 1.50 20.00 28.00 13.00 143.890 5819 112 112 112
114 1087 - BERRİ NAZİNANMAZ 10 / E 10 3 9.25 6 8 4.00 0 7 -1.75 3 6 1.50 19.00 24.00 13.00 143.890 5819 112 112 112
115 0 - ŞAHİN GÜNEŞ 10 / B 8 8 6.00 5 14 1.50 3 7 1.25 4 4 3.00 20.00 33.00 11.75 139.728 5983 115 115 115
116 1037 - ERKAN EDİŞ 10 / C 10 15 6.25 6 12 3.00 2 4 1.00 3 14 -0.50 21.00 45.00 9.75 133.068 6204 116 116 116
117 1062 - NEJATBERKÇAMAŞ 10 / D 12 17 7.75 10 18 5.50 1 3 0.25 2 24 -4.00 25.00 62.00 9.50 132.235 6225 117 117 117
118 740 - KAAN YÜKSEL 10 / B 3 7 1.25 10 14 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 21.00 7.75 126.407 6402 118 118 118
119 1116 - MEHRİNİSOİSHANKUL 10 / B 6 15 2.25 6 12 3.00 3 14 -0.50 3 12 0.00 18.00 53.00 4.75 116.417 6743 119 119 119
120 941 - H TALHA ZEREN 10 / A 7 23 1.25 6 24 0.00 7 23 1.25 7 23 1.25 27.00 93.00 3.75 113.087 6838 120 120 120
121 805 - SERKAN ÇAKIR 10 / E 7 15 3.25 7 16 3.00 0 9 -2.25 4 17 -0.25 18.00 57.00 3.75 113.087 6838 120 120 120
122 923 - MEHMET GÖL 10 / D 1 9 -1.25 3 8 1.00 1 4 0.00 1 4 0.00 6.00 25.00 -0.25 99.767 7252 122 122 122


