
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA necip fazıl fatsa 2023-TÜRKİYE GENELİ TYT -1 (23SKYTGTYT01) 105134 305 305 42

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.71 18.36 6.11 3.62 8.19 1.57 5.99 10.59 3.35 2.11 5.54 0.72 22.42 42.67 11.75 139.017

İl Ortalaması 15.98 19.02 11.22 4.76 8.79 2.56 5.04 6.27 3.47 1.46 2.92 0.73 27.23 37.00 17.98 159.661
Okul Ortalaması 25.90 9.31 23.58 6.67 6.36 5.08 3.83 2.79 3.14 0.12 0.69 -0.05 36.52 19.14 31.74 205.238

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 618 - AKİF ALIŞ 12 / G 33 6 31.50 11 9 8.75 13 8 11.00 0 0 0.00 57.00 23.00 51.25 270.000 11031 31 31 1
2 856 - BURAK K 12 / G 34 6 32.50 12 8 10.00 6 5 4.75 2 2 1.50 54.00 21.00 48.75 262.025 12113 37 37 2
3 891 - SUDE NUR GÜLER 11 / 0 33 6 31.50 7 7 5.25 12 6 10.50 0 0 0.00 52.00 19.00 47.25 256.450 12876 41 41 3
4 84 - ECRİN DURU 11 / G 34 5 32.75 9 6 7.50 2 0 2.00 0 0 0.00 45.00 11.00 42.25 240.175 15218 54 54 4
5 690 - BURCU İKİZ 12 / G 31 5 29.75 5 5 3.75 7 0 7.00 0 0 0.00 43.00 10.00 40.50 234.025 16060 58 58 5
6 642 - MELİSA ÇAMAŞ 12 / G 33 5 31.75 6 13 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 43.00 18.00 38.50 227.325 17086 61 61 6
7 780 - SILA TEKYILDIZ 12 / G 28 6 26.50 8 6 6.50 6 3 5.25 0 0 0.00 42.00 15.00 38.25 226.875 17147 62 62 7
8 643 - MİHRİBAN GÜNGÖR 12 / G 29 7 27.25 10 5 8.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 42.00 16.00 38.00 226.250 17242 63 63 8
9 736 - İKRA TOPCU 12 / G 29 8 27.00 12 7 10.25 4 4 3.00 0 9 -2.25 45.00 28.00 38.00 226.200 17255 64 64 9

10 818 - YELİZ BIĞRIK 12 / G 29 9 26.75 10 6 8.50 3 3 2.25 0 0 0.00 42.00 18.00 37.50 224.600 17499 65 65 10
11 702 - KADİR ALAN 12 / G 22 15 18.25 9 11 6.25 13 2 12.50 0 0 0.00 44.00 28.00 37.00 222.725 17783 68 68 11
12 662 - EDANUR VAN 12 / G 31 6 29.50 4 7 2.25 7 6 5.50 0 1 -0.25 42.00 20.00 37.00 222.300 17853 71 71 12
13 9 - SAİD AKTEPE 12 / G 31 6 29.50 8 6 6.50 3 10 0.50 0 0 0.00 42.00 22.00 36.50 221.100 18071 72 72 13
14 894 - KAAN KARA 11 / G 28 9 25.75 8 5 6.75 5 6 3.50 0 3 -0.75 41.00 23.00 35.25 216.925 18713 79 79 14
15 611 - AMANTUR NURUEV 12 / G 23 7 21.25 0 0 0.00 15 4 14.00 0 0 0.00 38.00 11.00 35.25 216.325 18806 81 81 15
16 650 - UMUTHAN BAŞTÜRK 12 / G 25 5 23.75 7 2 6.50 5 2 4.50 0 0 0.00 37.00 9.00 34.75 215.325 18929 83 83 16
17 0 - ZÜMRAL YARAN 12 / G 31 6 29.50 6 7 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 13.00 33.75 211.800 19426 85 85 17
18 839 - NAZLI AYNACI 11 / G 23 11 20.25 9 5 7.75 6 3 5.25 0 0 0.00 38.00 19.00 33.25 210.500 19583 86 86 18
19 23 - BERRE YILMAZ 11 / G 28 10 25.50 9 8 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 207.950 19952 89 89 19
20 602 - AYLİN YAR 11 / G 26 10 23.50 10 8 8.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 37.00 20.00 32.00 206.500 20132 90 90 20
21 840 - EGE KAYA 11 / G 26 12 23.00 8 9 5.75 4 5 2.75 0 0 0.00 38.00 26.00 31.50 204.525 20405 91 91 21
22 482 - EMRE GÜLER 11 / G 27 8 25.00 6 5 4.75 2 2 1.50 0 0 0.00 35.00 15.00 31.25 203.600 20529 95 95 22
23 795 - BUKET CEZAN 11 / G 25 9 22.75 9 6 7.50 1 2 0.50 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 202.225 20700 96 96 23
24 4 - CERENNUR MEMİŞ 11 / G 23 13 19.75 10 4 9.00 4 6 2.50 0 3 -0.75 37.00 26.00 30.50 201.475 20790 98 98 24
25 913 - NİSA NUR AYKAN 11 / G 26 8 24.00 4 4 3.00 4 4 3.00 0 0 0.00 34.00 16.00 30.00 199.300 21096 99 99 25
26 49 - HAYAT DEMİREL 11 / G 26 7 24.25 2 3 1.25 5 2 4.50 0 0 0.00 33.00 12.00 30.00 199.125 21115 100 100 26
27 674 - KEREM TOPUZ 12 / G 26 7 24.25 7 6 5.50 1 0 1.00 0 4 -1.00 34.00 17.00 29.75 198.625 21175 102 102 27
28 632 - FATMA TORGAN 12 / G 20 6 18.50 8 5 6.75 5 3 4.25 0 0 0.00 33.00 14.00 29.50 198.025 21256 103 103 28
29 862 - BADESU KUVANCI 11 / G 27 8 25.00 5 6 3.50 2 3 1.25 0 1 -0.25 34.00 18.00 29.50 197.675 21316 105 105 29
30 882 - NEHİR BOZ 11 / G 27 11 24.25 1 6 -0.50 5 1 4.75 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 194.000 21757 108 108 30
31 637 - ILGAZ BÖLÜKBAŞ 12 / G 22 10 19.50 10 7 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 17.00 27.75 192.400 21930 110 110 31
32 354 - SUDENAZ TUNÇ 11 / G 21 19 16.25 10 10 7.50 4 2 3.50 0 1 -0.25 35.00 32.00 27.00 189.825 22228 112 112 32
33 624 - BÜŞRA ALABAŞ 12 / G 26 9 23.75 3 6 1.50 3 4 2.00 0 1 -0.25 32.00 20.00 27.00 189.225 22289 113 113 33
34 779 - RABİA TÜRE 12 / G 24 5 22.75 3 1 2.75 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 6.00 26.50 187.725 22475 114 114 34
35 995 - ZEYNEP KÜÇÜK 12 / G 27 11 24.25 1 6 -0.50 2 5 0.75 1 0 1.00 31.00 22.00 25.50 184.200 22805 115 115 35
36 739 - İPEKSU ALTUNCAN 12 / G 20 11 17.25 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 13.00 22.75 175.625 23658 122 122 36
37 889 - DOĞUKAN EDİŞ 11 / G 23 16 19.00 5 7 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 23.00 22.25 173.750 23843 124 124 37
38 1 - ZARİFE KESKİN 11 / G 17 14 13.50 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 20.00 19.00 163.250 24714 129 129 38
39 872 - ASLI SENA TOK 11 / G 23 16 19.00 2 9 -0.25 2 7 0.25 0 0 0.00 27.00 32.00 19.00 162.675 24756 130 130 39
40 836 - SÜMEYYE BOY 11 / G 18 11 15.25 4 12 1.00 1 2 0.50 1 1 0.75 24.00 26.00 17.50 157.925 25085 133 133 40
41 893 - İREM DERE 11 / G 19 8 17.00 1 4 0.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 21.00 16.00 17.00 156.050 25226 134 134 41
42 52 - SİNAN TOZUN 11 / G 14 24 8.00 8 12 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 36.00 13.00 143.400 25989 136 136 42


