
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL AYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 2023 HELP AYT-1-23HELPAYT01 5074 212 212 155

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL AYT EŞİT AĞIRLIK AYT AYT SOZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.83 7.60 5.93 5.66 4.04 4.65 12.23 5.57 10.84 7.83 5.50 6.45 33.55 22.70 27.87 193.308 192.063 209.739
İl Ortalaması 8.82 9.83 6.36 6.16 4.20 5.11 6.51 4.39 5.41 2.67 2.96 1.94 24.17 21.38 18.82 159.798 173.564 190.805

Okul Ortalaması 8.13 10.42 5.52 6.50 4.81 5.30 4.38 3.97 3.39 1.71 2.55 1.07 20.72 21.75 15.28 145.367 159.180 176.324

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL AYT EŞİT AĞIRLIK AYT AYT SOZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 989 - NUREFŞAN MALAY 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 21 10 18.50 14 15 10.25 35.00 25.00 28.75 217.610 187.500 193.667 1429 19 19 1
2 763 - EKİN YILDIZ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 14 8 12.00 12 11 9.25 26.00 19.00 21.25 195.363 168.000 172.000 1835 27 27 2
3 727 - EREN ERKOÇ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 13 9 10.75 10 10 7.50 23.00 19.00 18.25 186.942 164.250 167.833 2013 31 31 3
4 825 - HİLAL YILDIZ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 14 8 12.00 8 8 6.00 22.00 16.00 18.00 185.967 168.000 172.000 2039 33 33 4
5 760 - BUĞRA KIR 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 14 5 12.75 6 5 4.75 20.00 10.00 17.50 184.701 170.250 174.500 2071 35 35 5
6 767 - HAMZA ELİYATKIN 12 / A 5 1 4.75 4 2 3.50 10 5 8.75 10 7 8.25 29.00 15.00 25.25 182.701 172.617 185.715 2116 37 37 6
7 692 - DUYGU NAZ DU*SUN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 8.75 11 12 8.00 23.00 25.00 16.75 182.261 158.250 161.167 2127 38 38 7
8 651 - YAVUZ ÇALIŞIR 12 / A 8 4 7.00 0 0 0.00 13 11 10.25 9 13 5.75 30.00 28.00 23.00 179.618 184.783 188.200 2199 39 39 8
9 801 - İHSAN AKÇALI 12 / F 12 6 10.50 0 0 0.00 17 5 15.75 0 0 0.00 29.00 11.00 26.25 179.250 211.450 216.700 2210 40 40 9

10 755 - ATALAY ÇÖRTÜK 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 7 8.25 10 10 7.50 20.00 17.00 15.75 179.223 156.750 159.500 2215 41 41 10
11 926 - ÖZGÜR KIZILCA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 7 8.25 8 4 7.00 18.00 11.00 15.25 177.574 156.750 159.500 2259 43 43 11
12 716 - UYGAR ARSLAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5 9.75 6 5 4.75 17.00 10.00 14.50 175.316 161.250 164.500 2307 45 45 12
13 700 - HAZAL EM İK 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 2 9.50 8 14 4.50 18.00 16.00 14.00 173.357 160.500 163.667 2352 48 48 13
14 15 - KAAN AY 12 / B 1 4 0.00 0 0 0.00 11 4 10.00 5 5 3.75 17.00 13.00 13.75 173.209 162.483 165.817 2361 49 49 14
15 663 - EFE CAN TERZİ 12 / B 11 11 8.25 0 0 0.00 9 2 8.50 9 16 5.00 29.00 29.00 21.75 172.775 183.100 185.933 2373 51 51 15
16 746 - OSMAN TAYAR 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 16 6.00 11 15 7.25 21.00 31.00 13.25 171.923 150.000 152.000 2385 53 53 16
17 665 - ESAT ÇELİK 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 10 10.50 3 4 2.00 16.00 14.00 12.50 169.434 163.500 167.000 2452 56 56 17
18 620 - ARDA CANBAZ 12 / F 13 16 9.00 0 0 0.00 14 10 11.50 0 0 0.00 27.00 26.00 20.50 166.500 193.850 197.683 2535 59 59 18
19 9000 - AHMET ATLI 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 4 7.00 6 6 4.50 14.00 10.00 11.50 166.352 153.000 155.333 2547 60 60 19
20 754 - BERAT ERĞÜL 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 13 11 10.25 14.00 14.00 10.50 163.739 132.750 132.833 2615 61 61 20
21 789 - ATACAN ATİKLİK 12 / B 4 8 2.00 0 0 0.00 5 5 3.75 9 10 6.50 18.00 23.00 12.25 163.085 150.083 151.333 2633 62 62 21
22 679 - YASİN NAR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.50 4 6 2.50 12.00 8.00 10.00 162.192 154.500 157.000 2648 63 63 22
23 616 - ZEHRA ÇETİNKAYA 12 / D 10 15 6.25 12 7 10.25 12 9 9.75 0 0 0.00 34.00 31.00 26.25 161.250 180.633 213.952 2671 64 64 23
24 695 - ELİF YILDIZ 12 / C 15 10 12.50 10 4 9.00 10 2 9.50 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 160.500 199.183 229.206 2696 65 65 24
25 734 - BEYZA ÖEK* ÜK 12 / 0 12 18 7.50 0 0 0.00 11 8 9.00 0 0 0.00 23.00 26.00 16.50 159.000 182.617 185.617 2751 68 68 25
26 826 - ZAHİT EMİN 12 / F 0 0 0.00 0 11 -2.75 9 1 8.75 0 0 0.00 9.00 12.00 6.00 158.250 158.250 152.833 2775 69 69 26
27 645 - ÖMER FARUK ÖZ 12 / B 10 8 8.00 0 0 0.00 1 0 1.00 11 15 7.25 22.00 23.00 16.25 156.648 160.517 160.850 2823 70 70 27
28 775 - MİRAY TOPUZ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.50 7 13 3.75 13.00 19.00 8.25 156.324 145.500 147.000 2828 71 71 28
29 815 - SUDENAZ GENÇ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 4.00 7 13 3.75 13.00 21.00 7.75 155.429 144.000 145.333 2853 73 73 29
30 634 - GAMZE YILDIZ 12 / E 13 3 12.25 19 6 17.50 8 2 7.50 0 0 0.00 40.00 11.00 37.25 154.500 191.850 247.130 2886 74 74 30
31 728 - ERENGÜL SEVGİ 12 / D 8 21 2.75 0 0 0.00 9 7 7.25 0 0 0.00 17.00 28.00 10.00 153.750 162.633 165.050 2915 76 76 31
32 707 - NECLA DURUR 12 / D 9 17 4.75 9 11 6.25 8 3 7.25 0 0 0.00 26.00 31.00 18.25 153.750 169.633 190.345 2915 76 76 31
33 103 - SUDENAZ DAĞDELEN 12 / C 12 7 10.25 4 4 3.00 8 4 7.00 0 0 0.00 24.00 15.00 20.25 153.000 184.600 195.661 2941 78 78 33
34 822 - NEHİR İPEK 12 / C 14 13 10.75 9 2 8.50 8 5 6.75 0 0 0.00 31.00 20.00 26.00 152.250 184.400 211.377 2974 80 80 34
35 636 - HİLAL AYDIN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.75 6 12 3.00 12.00 21.00 6.75 152.206 143.250 144.500 2987 81 81 35
36 751 - YAREN ATMACA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 19 3.25 8 19 3.25 16.00 38.00 6.50 151.365 141.750 142.833 3007 83 83 36
37 701 - HİLAL ÖZEN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.50 7 8 5.00 10.00 14.00 6.50 151.335 136.500 137.000 3008 84 84 37
38 782 - ŞEYMA NURGERİŞ 12 / C 15 12 12.00 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 22.00 15.00 18.25 150.750 187.550 189.633 3020 85 85 38
39 793 - ECEM YILDIZ 12 / F 9 16 5.00 15 10 12.50 5 3 4.25 2 0 2.00 31.00 29.00 23.75 150.464 159.200 198.556 3045 87 87 39
40 794 - ZÜHRE UYLASI 12 / B 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 7 5 5.75 9.00 10.00 6.50 150.442 135.000 134.333 3046 88 88 40
41 625 - CAFER EFEÖZDEMİR 12 / D 6 7 4.25 4 0 4.00 7 4 6.00 0 0 0.00 17.00 11.00 14.25 150.000 163.267 178.600 3059 89 89 41
42 772 - MEDİNE YARGICI 12 / D 18 10 15.50 20 3 19.25 7 4 6.00 0 0 0.00 45.00 17.00 40.75 150.000 197.217 256.739 3059 89 89 41
43 833 - KEVSER 12 / B 3 3 2.25 6 5 4.75 4 1 3.75 4 7 2.25 17.00 16.00 13.00 149.898 150.000 166.083 3074 91 91 43
44 823 - EMİNE ÇAĞLAR 12 / B 2 2 1.50 0 0 0.00 6 3 5.25 3 10 0.50 11.00 15.00 7.25 149.453 152.250 154.000 3085 92 92 44
45 813 - SILA KUL 12 / C 16 13 12.75 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 22.00 15.00 18.25 148.500 188.017 189.850 3110 94 94 45
46 715 - UFUK DİLEK 12 / D 12 9 9.75 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 18.00 11.00 15.25 148.500 178.217 180.050 3110 94 94 45
47 806 - MEDİNE DEMİR 12 / A 1 3 0.25 0 0 0.00 4 12 1.00 7 10 4.50 12.00 25.00 5.75 148.187 135.750 136.083 3142 98 98 47
48 673 - ENES HAYDAN 12 / E 19 13 15.75 19 10 16.50 6 3 5.25 0 0 0.00 44.00 26.00 37.50 147.750 195.233 246.711 3154 100 100 48
49 730 - KAYALIK 12 / D 7 23 1.25 2 3 1.25 6 3 5.25 0 0 0.00 15.00 29.00 7.75 147.750 152.100 157.486 3154 100 100 48
50 722 - AYSUN ÖZLEK 12 / E 16 20 11.00 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 22.00 23.00 16.25 147.750 181.467 183.217 3154 100 100 48
51 629 - DİLEK CAMGÖZ 12 / D 14 11 11.25 9 7 7.25 6 3 5.25 0 0 0.00 29.00 21.00 23.75 147.750 183.500 206.432 3154 100 100 48
52 705 - DİLEK BAYLAN 12 / B 1 3 0.25 0 0 0.00 6 4 5.00 2 8 0.00 9.00 15.00 5.25 147.275 147.750 149.417 3181 104 104 52
53 661 - DİLARA KENDİR 12 / E 10 8 8.00 8 2 7.50 6 4 5.00 0 0 0.00 24.00 14.00 20.50 147.000 171.533 196.473 3192 105 105 53
54 693 - EBRU ŞAHİN 12 / F 16 24 10.00 20 20 15.00 5 0 5.00 0 0 0.00 41.00 44.00 30.00 147.000 177.000 224.841 3192 105 105 53
55 522 - SUDENAS BERÇİN 12 / C 15 11 12.25 13 12 10.00 5 1 4.75 0 0 0.00 33.00 24.00 27.00 146.250 183.633 216.080 3228 107 107 55
56 809 - MİRZA ÖZYURT 12 / D 12 9 9.75 10 3 9.25 5 3 4.25 0 0 0.00 27.00 15.00 23.25 144.750 175.400 203.908 3289 108 108 56
57 777 - NAZLICAN SUSAM 12 / E 8 17 3.75 0 1 -0.25 5 4 4.00 0 0 0.00 13.00 22.00 7.50 144.000 155.083 155.583 3325 109 109 57
58 738 - İLKNUR CİVİL 12 / D 15 17 10.75 8 7 6.25 4 0 4.00 0 0 0.00 27.00 24.00 21.00 144.000 176.600 196.206 3325 109 109 57
59 670 - HİLAL KURT 12 / D 8 22 2.50 8 9 5.75 5 4 4.00 0 0 0.00 21.00 35.00 12.25 144.000 151.817 170.302 3325 109 109 57
60 664 - ENES AYDINLIK 12 / F 19 6 17.50 15 8 13.00 5 4 4.00 0 0 0.00 39.00 18.00 34.50 144.000 197.400 236.870 3325 109 109 57
61 689 - EYLÜL DURSUN 12 / B 4 0 4.00 0 0 0.00 5 5 3.75 4 16 0.00 13.00 21.00 7.75 143.745 155.383 156.633 3363 113 113 61
62 710 - SEÇİL KARAKUŞ 12 / E 6 9 3.75 12 3 11.25 4 1 3.75 0 0 0.00 22.00 13.00 18.75 143.250 154.050 190.065 3382 114 114 62
63 143 - ŞERİFE ADAY 12 / D 16 16 12.00 21 11 18.25 5 5 3.75 0 0 0.00 42.00 32.00 34.00 143.250 180.733 236.506 3382 114 114 62
64 657 - ARDA EYİ 12 / F 14 12 11.00 0 0 0.00 6 9 3.75 0 0 0.00 20.00 21.00 14.75 143.250 177.383 178.633 3382 114 114 62
65 803 - İREMNUR YILDIZ 12 / C 13 8 11.00 20 7 18.25 4 2 3.50 0 0 0.00 37.00 17.00 32.75 142.500 176.667 232.576 3421 117 117 65
66 799 - GÖZDE NUR ÖZDEMİR 12 / A 8 4 7.00 0 0 0.00 5 3 4.25 0 3 -0.75 13.00 10.00 10.50 142.442 167.267 168.683 3448 118 118 66
67 656 - ALPEREN ÇAYA 12 / E 9 11 6.25 11 14 7.50 1 0 1.00 3 2 2.50 24.00 27.00 17.25 142.143 154.333 177.364 3459 119 119 67
68 820 - ZEYNEP SEYREKİ 12 / D 11 13 7.75 0 1 -0.25 4 3 3.25 0 0 0.00 15.00 17.00 10.75 141.750 166.733 167.089 3472 120 120 68
69 660 - CANER KURT 12 / E 13 13 9.75 2 1 1.75 4 3 3.25 0 0 0.00 19.00 17.00 14.75 141.750 171.350 177.524 3472 120 120 68
70 761 - BÜŞRA PINAR 12 / E 9 5 7.75 11 7 9.25 3 0 3.00 0 0 0.00 23.00 12.00 20.00 141.000 164.233 193.673 3516 122 122 70
71 997 - ENES DİLDEN 12 / C 7 15 3.25 0 0 0.00 4 4 3.00 0 0 0.00 11.00 19.00 6.25 141.000 149.933 150.933 3516 122 122 70
72 744 - MERVE YAVAŞ 12 / C 8 12 5.00 5 15 1.25 3 0 3.00 0 0 0.00 16.00 27.00 9.25 141.000 155.533 159.806 3516 122 122 70
73 774 - MERT SAYILIR 12 / C 11 9 8.75 13 10 10.50 3 1 2.75 0 0 0.00 27.00 20.00 22.00 140.250 167.433 200.661 3572 125 125 73
74 699 - GÜLSÜM ORHAN 12 / F 13 10 10.50 9 9 6.75 3 1 2.75 0 0 0.00 25.00 20.00 20.00 140.250 172.633 193.277 3572 125 125 73
75 621 - ASLI SARIDİKEN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 0.25 4 7 2.25 6.00 14.00 2.50 139.563 132.750 132.833 3618 128 128 75
76 688 - KADİR MEMÜK 12 / E 11 8 9.00 12 11 9.25 4 6 2.50 0 0 0.00 27.00 25.00 20.75 139.500 167.450 196.208 3621 129 129 76
77 521 - BURAK ÖZKÖKELİ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 2 10 -0.50 6.00 14.00 2.50 139.297 141.000 142.000 3655 130 130 77
78 811 - NİSA NUR UÇAR 12 / E 11 18 6.50 7 7 5.25 4 7 2.25 0 0 0.00 22.00 32.00 14.00 138.750 159.483 175.764 3671 131 131 78
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TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL AYT EŞİT AĞIRLIK AYT AYT SOZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.83 7.60 5.93 5.66 4.04 4.65 12.23 5.57 10.84 7.83 5.50 6.45 33.55 22.70 27.87 193.308 192.063 209.739
İl Ortalaması 8.82 9.83 6.36 6.16 4.20 5.11 6.51 4.39 5.41 2.67 2.96 1.94 24.17 21.38 18.82 159.798 173.564 190.805

Okul Ortalaması 8.13 10.42 5.52 6.50 4.81 5.30 4.38 3.97 3.39 1.71 2.55 1.07 20.72 21.75 15.28 145.367 159.180 176.324

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL AYT EŞİT AĞIRLIK AYT AYT SOZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 82 - HAVVA ALANTEPE 12 / E 16 15 12.25 12 5 10.75 3 3 2.25 0 0 0.00 31.00 23.00 25.25 138.750 175.283 207.889 3671 131 131 78
80 759 - HAMZA CAM 12 / C 9 10 6.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 12.00 13.00 8.75 138.750 158.500 159.250 3671 131 131 78
81 687 - YAVUZ ERKUŞ 12 / E 9 13 5.75 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 12.00 17.00 7.75 138.000 155.850 156.517 3706 134 134 81
82 752 - ZERDA UTAŞ 12 / F 6 5 4.75 3 4 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 11.00 9.00 8.75 138.000 152.200 158.844 3706 134 134 81
83 713 - SUDE NUR ARITMA 12 / F 16 9 13.75 16 9 13.75 4 8 2.00 0 0 0.00 36.00 26.00 29.50 138.000 179.717 221.808 3706 134 134 81
84 686 - YAVUZ YILDIRIM 12 / D 13 20 8.00 8 2 7.50 3 4 2.00 0 0 0.00 24.00 26.00 17.50 138.000 163.900 186.567 3706 134 134 81
85 671 - İLAYDA AĞCIK 12 / D 9 12 6.00 12 2 11.50 3 4 2.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 138.000 156.667 192.553 3706 134 134 81
86 979 - MERT AYDEMİR 12 / E 4 4 3.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 6.00 4.00 5.00 137.857 144.383 144.717 3765 139 139 86
87 769 - İREM TAŞ 12 / D 13 12 10.00 17 10 14.50 3 5 1.75 0 0 0.00 33.00 27.00 26.25 137.250 167.983 212.786 3784 140 140 87
88 732 - EYLÜL SALBAŞ 12 / D 13 10 10.50 18 8 16.00 2 1 1.75 0 0 0.00 33.00 19.00 28.25 137.250 168.400 217.105 3784 140 140 87
89 719 - ZARİFENURÖZTÜRK 12 / E 10 14 6.50 12 13 8.75 2 1 1.75 0 0 0.00 24.00 28.00 17.00 137.250 157.667 186.015 3784 140 140 87
90 563 - FATMA ER 12 / C 1 16 -3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 3.00 17.00 -1.25 137.250 128.117 128.700 3784 140 140 87
91 84 - TANER SEÇMEN 12 / D 9 7 7.25 8 6 6.50 2 1 1.75 0 0 0.00 19.00 14.00 15.50 137.250 160.233 179.998 3784 140 140 87
92 685 - TÜLİN ÇAKMAK 12 / E 8 15 4.25 0 0 0.00 3 5 1.75 0 0 0.00 11.00 20.00 6.00 137.250 149.800 150.383 3784 140 140 87
93 680 - OSMAN ALAN 12 / C 5 3 4.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 7.00 4.00 6.00 137.250 150.583 151.167 3784 140 140 87
94 753 - ZEYNEP OCAK 12 / F 13 8 11.00 14 5 12.75 2 1 1.75 0 0 0.00 29.00 14.00 25.50 137.250 170.750 210.545 3784 140 140 87
95 821 - ZÜLAL GÜNDÜZ 12 / F 7 14 3.50 14 13 10.75 2 1 1.75 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 137.250 147.950 181.344 3784 140 140 87
96 814 - SUDENAZ CÜSÜM 12 / C 11 19 6.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 13.00 20.00 8.00 137.250 157.167 157.750 3784 140 140 87
97 847 - CAN GÜL 12 / C 8 19 3.25 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 10.00 21.00 4.75 136.500 146.917 147.417 3865 150 150 97
98 817 - YASİN BATU 12 / E 15 13 11.75 11 8 9.00 2 2 1.50 0 0 0.00 28.00 23.00 22.25 136.500 172.233 198.915 3865 150 150 97
99 748 - RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 12 / E 6 20 1.00 0 0 0.00 3 6 1.50 0 0 0.00 9.00 26.00 2.50 136.500 140.550 141.050 3865 150 150 97

100 778 - NESRİN AK 12 / F 12 12 9.00 0 0 0.00 4 10 1.50 0 0 0.00 16.00 22.00 10.50 136.500 164.683 165.183 3865 150 150 97
101 743 - MELİH GÜNAYDIN 12 / E 9 11 6.25 2 4 1.00 2 2 1.50 0 0 0.00 13.00 17.00 8.75 136.500 155.967 159.353 3865 150 150 97
102 762 - CENGİZ ARSLAN 12 / E 6 22 0.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 8.00 24.00 2.00 136.500 138.167 138.667 3865 150 150 97
103 824 - NAZ 12 / F 6 4 5.00 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 12.00 7.00 10.25 136.500 151.350 162.850 3865 150 150 97
104 768 - İLKER ŞAHİN 12 / C 9 16 5.00 20 12 17.00 2 2 1.50 0 0 0.00 31.00 30.00 23.50 136.500 153.600 205.274 3865 150 150 97
105 677 - MERVENUR BAŞDEMİR 12 / C 5 8 3.00 0 0 0.00 3 6 1.50 0 0 0.00 8.00 14.00 4.50 136.500 146.133 146.633 3865 150 150 97
106 770 - SANCAK KEVSER 12 / E 12 12 9.00 0 0 0.00 4 10 1.50 0 0 0.00 16.00 22.00 10.50 136.500 163.150 163.650 3865 150 150 97
107 654 - AZRA ATEŞLİ 12 / D 11 14 7.50 11 11 8.25 3 6 1.50 0 0 0.00 25.00 31.00 17.25 136.500 159.167 184.644 3865 150 150 97
108 20 - EREN İSTER 12 / C 9 28 2.00 21 15 17.25 2 2 1.50 0 0 0.00 32.00 45.00 20.75 136.500 142.700 195.715 3865 150 150 97
109 808 - MERVE USTA 12 / C 11 22 5.50 4 10 1.50 3 6 1.50 0 0 0.00 18.00 38.00 8.50 136.500 154.000 158.864 3865 150 150 97
110 785 - UMUTCAN KAZEL 12 / E 11 14 7.50 11 7 9.25 2 3 1.25 0 0 0.00 24.00 24.00 18.00 135.750 158.250 186.742 3923 164 164 110
111 678 - MERYEM YAMA 12 / D 11 19 6.25 20 11 17.25 2 3 1.25 0 0 0.00 33.00 33.00 24.75 135.750 155.267 208.752 3923 164 164 110
112 0 - FUNDA BAŞ 12 / E 10 15 6.25 1 3 0.25 2 3 1.25 0 0 0.00 13.00 21.00 7.75 135.750 154.467 155.717 3923 164 164 110
113 630 - EFE AKGÜL 12 / D 8 21 2.75 0 0 0.00 4 11 1.25 0 0 0.00 12.00 32.00 4.00 135.750 143.467 143.883 3923 164 164 110
114 703 - KAĞAN KAYA 12 / D 14 10 11.50 13 6 11.50 3 7 1.25 0 0 0.00 30.00 23.00 24.25 135.750 170.150 204.824 3923 164 164 110
115 764 - EMİR DİNLEMEK 12 / F 9 10 6.50 12 11 9.25 1 0 1.00 0 0 0.00 22.00 21.00 16.75 135.000 154.833 183.076 3974 169 169 115
116 682 - SILA ŞAHİN 12 / E 11 14 7.50 13 9 10.75 2 4 1.00 0 0 0.00 26.00 27.00 19.25 135.000 157.750 192.174 3974 169 169 115
117 721 - ARDA HAYDAN 12 / D 11 20 6.00 12 6 10.50 2 4 1.00 0 0 0.00 25.00 30.00 17.50 135.000 153.650 186.680 3974 169 169 115
118 658 - AYSU BAYINDIR 12 / C 15 16 11.00 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 17.00 20.00 12.00 135.000 167.683 168.017 3974 169 169 115
119 0 - ULAŞ AKDUMAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.75 2.00 5.00 0.75 134.308 132.000 132.000 4062 173 173 119
120 711 - SEVDE SÜREN 12 / F 9 9 6.75 12 10 9.50 1 1 0.75 0 0 0.00 22.00 20.00 17.00 134.250 155.117 184.245 4068 174 174 120
121 798 - FURKAN ÖZER 12 / D 12 7 10.25 19 10 16.50 2 5 0.75 0 0 0.00 33.00 22.00 27.50 134.250 166.033 215.927 4068 174 174 120
122 0 - AHMET TALAS 12 / C 3 15 -0.75 0 0 0.00 2 5 0.75 0 0 0.00 5.00 20.00 0.00 134.250 131.700 131.950 4068 174 174 120
123 646 - ÖZNUR YÜKSEL 12 / E 9 23 3.25 0 0 0.00 3 9 0.75 0 0 0.00 12.00 32.00 4.00 134.250 143.933 144.183 4068 174 174 120
124 925 - MUSTAFA BIÇAK 12 / C 12 22 6.50 21 13 17.75 1 1 0.75 0 0 0.00 34.00 36.00 25.00 134.250 154.867 208.889 4068 174 174 120
125 644 - NURSENA BAYINDIR 12 / F 3 12 0.00 1 4 0.00 2 5 0.75 0 0 0.00 6.00 21.00 0.75 134.250 134.250 134.500 4068 174 174 120
126 725 - EMRE AKINCI 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 2.75 1 13 -2.25 7.00 26.00 0.50 133.657 140.250 141.167 4145 180 180 126
127 696 - ERDEM ÖZER 12 / F 6 19 1.25 8 14 4.50 1 2 0.50 0 0 0.00 15.00 35.00 6.25 133.500 137.183 151.418 4150 181 181 127
128 694 - ELİF AKGÜMÜŞ 12 / F 14 7 12.25 16 13 12.75 1 2 0.50 0 0 0.00 31.00 22.00 25.50 133.500 171.217 209.815 4150 181 181 127
129 619 - ALİM AĞCA 12 / E 8 12 5.00 6 15 2.25 2 2 1.50 0 5 -1.25 16.00 34.00 7.50 132.819 151.417 159.008 4199 183 183 129
130 706 - MUSA YİNİ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 10 -0.50 4 13 0.75 6.00 23.00 0.25 132.643 130.500 130.333 4218 184 184 130
131 987 - MERYEM TAMER 12 / C 9 9 6.75 15 7 13.25 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 16.00 20.00 132.000 153.233 193.574 4236 185 185 131
132 729 - ERMAN OPCİN 12 / F 9 17 4.75 23 9 20.75 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 26.00 25.50 132.000 146.750 209.955 4236 185 185 131
133 652 - YUNUS EMRE YEŞİL 12 / D 14 15 10.25 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 16.00 15.00 132.000 163.567 177.385 4236 185 185 131
134 21 - OZAN ÇAKMAK 12 / D 7 11 4.25 19 7 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 18.00 21.50 132.000 146.050 198.277 4236 185 185 131
135 819 - YUSUF ENES BEKLE 12 / F 12 18 7.50 19 13 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 31.00 23.25 132.000 155.533 203.306 4236 185 185 131
136 996 - MİRAÇ UZUN 12 / F 8 31 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 31.00 0.25 132.000 133.583 133.583 4236 185 185 131
137 626 - YASİR ZEREY 12 / E 7 5 5.75 15 5 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 10.00 19.50 132.000 150.817 192.302 4236 185 185 131
138 788 - ALPEREN GÜNEŞ 12 / D 13 27 6.25 24 16 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 43.00 26.25 132.000 151.417 211.606 4236 185 185 131
139 735 - GİZEM KOCAK 12 / F 6 4 5.00 8 8 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 12.00 11.00 132.000 147.917 166.720 4236 185 185 131
140 0 - MEDİNE KIRANLI 12 / C 8 16 4.00 10 14 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 30.00 10.50 132.000 143.467 163.906 4236 185 185 131
141 403 - AYLİN KAHRAMAN 12 / F 7 18 2.50 12 16 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 34.00 10.50 132.000 139.450 163.670 4236 185 185 131
142 76 - MEHMETTALHAAYNACI 12 / C 7 15 3.25 14 16 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 31.00 13.25 132.000 141.450 172.033 4236 185 185 131
143 648 - SUDENAZ KARAKUYUN 12 / F 9 15 5.25 3 15 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 30.00 4.50 132.000 148.500 146.409 4236 185 185 131
144 749 - SİMAY OCAK 12 / D 9 7 7.25 16 12 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 20.25 132.000 155.133 195.414 4236 185 185 131
145 638 - İNCİÇAĞLABURMA 12 / F 12 23 6.25 20 17 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 40.00 22.00 132.000 150.733 198.695 4236 185 185 131
146 812 - POLAT ÇAKIR 12 / F 12 15 8.25 14 9 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 24.00 20.00 132.000 156.900 192.385 4236 185 185 131
147 402 - BEYZANUR ŞAHİN 12 / C 3 4 2.00 14 5 12.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 17.00 10.00 14.50 131.250 137.917 177.076 4703 203 203 147
148 787 - YİĞİT CANDUVAN 12 / C 14 20 9.00 17 10 14.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 31.00 31.00 23.25 131.250 158.917 202.258 4703 203 203 147
149 720 - ARDA ÇAKIL 12 / C 10 11 7.25 10 13 6.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 20.00 25.00 13.75 131.250 154.333 175.409 4703 203 203 147
150 684 - SUDE YAZICI 12 / C 9 10 6.50 7 7 5.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 16.00 18.00 11.50 131.250 150.000 165.712 4703 203 203 147
151 930 - NİLAY SU KAK 12 / D 8 15 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 8.00 18.00 3.50 129.747 145.117 145.117 4826 208 208 151
152 781 - ŞEVAL KAPLAN 12 / F 7 17 2.75 10 16 6.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 17.00 38.00 7.50 128.250 137.233 154.847 4860 209 209 152
153 659 - AZRA KURU 12 / D 16 16 12.00 7 6 5.50 1 10 -1.50 0 0 0.00 24.00 32.00 16.00 127.500 164.683 180.411 4880 210 210 153
154 683 - SUDEŞİMŞEK 12 / B 0 1 -0.25 0 0 0.00 4 15 0.25 1 12 -2.00 5.00 28.00 -2.00 126.816 132.000 132.083 4895 211 211 154
155 649 - SENA ÇİÇEK 12 / C 13 18 8.50 6 9 3.75 1 11 -1.75 0 0 0.00 20.00 38.00 10.50 126.750 152.217 162.414 4896 212 212 155




