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1 291 - MEHMET DEMİREL 9 / C 20 4 19.00 21 5 19.75 12 10 9.50 10 11 7.25 63.00 30.00 55.50 285.415 234 1 1 1
2 210 - EREN GÖR 9 / A 20 4 19.00 17 9 14.75 13 9 10.75 10 6 8.50 60.00 28.00 53.00 277.090 298 2 2 2
3 392 - ZEYNEP KÜÇÜKER 9 / E 17 7 15.25 20 7 18.25 11 14 7.50 14 11 11.25 62.00 39.00 52.25 274.592 316 3 3 3
4 328 - DİANA KARAMAN 9 / D 17 8 15.00 22 3 21.25 13 9 10.75 7 8 5.00 59.00 28.00 52.00 273.760 324 4 4 4
5 316 - FURKAN AYDIN 9 / C 19 10 16.50 18 8 16.00 14 9 11.75 8 4 7.00 59.00 31.00 51.25 271.262 346 5 5 5
6 990 - ZEYNEPNUR İNCESÖZ 9 / D 17 11 14.25 25 5 23.75 12 9 9.75 7 16 3.00 61.00 41.00 50.75 269.598 359 6 6 6
7 284 - BEHLÜL EML*Lİ 9 / C 17 11 14.25 21 9 18.75 13 9 10.75 9 15 5.25 60.00 44.00 49.00 263.770 412 7 7 7
8 385 - BERNA YEŞİLOT 9 / E 19 6 17.50 18 10 15.50 11 9 8.75 9 13 5.75 57.00 38.00 47.50 258.775 453 8 8 8
9 278 - Y EMRE KAHVECİ 9 / B 19 7 17.25 15 7 13.25 16 9 13.75 5 9 2.75 55.00 32.00 47.00 257.110 466 9 9 9

10 384 - EKİNSU KARADUMAN 9 / E 17 7 15.25 15 6 13.50 15 8 13.00 7 10 4.50 54.00 31.00 46.25 254.612 490 10 10 10
11 279 - HASANCAN GÜLMEZ 9 / B 23 7 21.25 15 14 11.50 8 11 5.25 11 13 7.75 57.00 45.00 45.75 252.948 504 11 11 11
12 243 - ŞEVVAL ŞEN 9 / B 21 9 18.75 15 8 13.00 15 11 12.25 5 13 1.75 56.00 41.00 45.75 252.947 505 12 12 12
13 390 - MELİKE YILMAZ 9 / E 22 5 20.75 19 9 16.75 4 8 2.00 9 14 5.50 54.00 36.00 45.00 250.450 521 13 13 13
14 375 - EBRAR SU GÜLEN 9 / E 17 8 15.00 16 11 13.25 13 9 10.75 8 8 6.00 54.00 36.00 45.00 250.450 521 13 13 13
15 324 - ALPER ÖZTÜRK 9 / D 17 9 14.75 20 8 18.00 8 8 6.00 9 11 6.25 54.00 36.00 45.00 250.450 521 13 13 13
16 336 - FATMANUR USANÇ 9 / D 19 10 16.50 20 10 17.50 6 8 4.00 10 15 6.25 55.00 43.00 44.25 247.952 546 16 16 16
17 334 - EBRAR BULU 9 / D 17 11 14.25 18 8 16.00 5 8 3.00 13 10 10.50 53.00 37.00 43.75 246.288 559 17 17 17
18 29 - BEYZA BEDİZ 9 / A 17 10 14.50 14 11 11.25 11 6 9.50 11 10 8.50 53.00 37.00 43.75 246.287 560 18 18 18
19 282 - SUDENUR EZGÜ 9 / C 21 7 19.25 17 9 14.75 5 11 2.25 10 11 7.25 53.00 38.00 43.50 245.455 568 19 19 19
20 285 - ARDA YERLİ 9 / C 18 10 15.50 17 10 14.50 12 10 9.50 8 17 3.75 55.00 47.00 43.25 244.623 579 20 20 20
21 98 - NAZ TOPUZ 9 / C 20 3 19.25 14 9 11.75 12 8 10.00 5 11 2.25 51.00 31.00 43.25 244.623 579 20 20 20
22 297 - MERVE SARI 9 / C 22 8 20.00 13 12 10.00 8 4 7.00 8 10 5.50 51.00 34.00 42.50 242.125 604 22 22 22
23 337 - KAYRA DEMİRKAN 9 / D 13 15 9.25 20 9 17.75 4 9 1.75 15 7 13.25 52.00 40.00 42.00 240.460 618 23 23 23
24 335 - AYBERK YAZ 9 / D 15 10 12.50 23 7 21.25 6 9 3.75 9 21 3.75 53.00 47.00 41.25 237.963 638 24 24 24
25 349 - BÜŞRA BIÇAKCI 9 / D 17 8 15.00 15 11 12.25 5 6 3.50 11 3 10.25 48.00 28.00 41.00 237.130 645 25 25 25
26 253 - İNCİNUR KIZILLIK 9 / B 21 9 18.75 17 7 15.25 3 3 2.25 6 5 4.75 47.00 24.00 41.00 237.130 645 25 25 25
27 289 - ESMA NUR APAYDIN 9 / C 18 10 15.50 15 11 12.25 10 17 5.75 10 11 7.25 53.00 49.00 40.75 236.298 651 27 27 27
28 303 - İKBAL KARAKUŞ 9 / C 20 8 18.00 15 12 12.00 8 7 6.25 6 7 4.25 49.00 34.00 40.50 235.465 660 28 28 28
29 394 - SAMET TURANOĞLU 9 / E 15 11 12.25 20 8 18.00 9 14 5.50 6 8 4.00 50.00 41.00 39.75 232.967 684 29 29 29
30 261 - NAZLINUR GÜLEÇ 9 / B 20 9 17.75 15 12 12.00 5 8 3.00 8 6 6.50 48.00 35.00 39.25 231.303 702 30 30 30
31 369 - ÖZLEM DURAN 9 / E 14 6 12.50 15 7 13.25 10 13 6.75 9 9 6.75 48.00 35.00 39.25 231.302 705 31 31 31
32 209 - SEYİT DEMİR 9 / A 14 16 10.00 18 11 15.25 15 12 12.00 7 20 2.00 54.00 59.00 39.25 231.302 705 31 31 31
33 263 - YASİN EFEDEMİRBAŞ 9 / B 22 8 20.00 19 6 17.50 1 11 -1.75 5 7 3.25 47.00 32.00 39.00 230.470 712 33 33 33
34 33 - BAHADIR ELİYATKIN 9 / A 15 9 12.75 19 6 17.50 3 7 1.25 11 15 7.25 48.00 37.00 38.75 229.638 718 34 34 34
35 368 - ELVİN BEKİROĞLU 9 / E 17 7 15.25 16 10 13.50 5 9 2.75 11 15 7.25 49.00 41.00 38.75 229.637 720 35 35 35
36 310 - CANSU DİNLEMEK 9 / C 22 4 21.00 14 9 11.75 4 9 1.75 7 12 4.00 47.00 34.00 38.50 228.805 727 36 36 36
37 361 - RÜMEYSABÖREKÇİOĞ 9 / D 13 7 11.25 15 7 13.25 9 3 8.25 7 7 5.25 44.00 24.00 38.00 227.140 748 37 37 37
38 300 - ASLI ARIN 9 / B 19 10 16.50 14 12 11.00 4 9 1.75 11 10 8.50 48.00 41.00 37.75 226.308 759 38 38 38
39 277 - ELANUR BIÇAKCI 9 / B 19 11 16.25 16 11 13.25 7 15 3.25 9 17 4.75 51.00 54.00 37.50 225.475 766 39 39 39
40 270 - DURU DEMİRBİLE 9 / B 22 7 20.25 13 12 10.00 3 12 0.00 10 11 7.25 48.00 42.00 37.50 225.475 766 39 39 39
41 218 - MİRAY BULACAK 9 / A 17 8 15.00 16 10 13.50 7 12 4.00 8 13 4.75 48.00 43.00 37.25 224.642 776 41 41 41
42 244 - BELİNAY BÜLBÜL 9 / B 20 7 18.25 14 12 11.00 8 10 5.50 5 10 2.50 47.00 39.00 37.25 224.642 776 41 41 41
43 311 - MELİSA ERZİ 9 / C 15 9 12.75 13 12 10.00 9 5 7.75 9 11 6.25 46.00 37.00 36.75 222.978 788 43 43 43
44 424 - BEYZA NUR ÖZŞAHİN 9 / E 19 9 16.75 16 8 14.00 3 8 1.00 7 8 5.00 45.00 33.00 36.75 222.978 788 43 43 43
45 26 - HAZAL KOÇ 9 / A 18 6 16.50 15 11 12.25 8 16 4.00 7 13 3.75 48.00 46.00 36.50 222.145 795 45 45 45
46 312 - YAREN YILMAZER 9 / C 19 5 17.75 12 7 10.25 4 7 2.25 7 4 6.00 42.00 23.00 36.25 221.312 801 46 46 46
47 26 - OSMANNURİÖZER 9 / D 12 10 9.50 19 10 16.50 2 4 1.00 11 8 9.00 44.00 32.00 36.00 220.480 809 47 47 47
48 257 - SUDE DEMİRCİ 9 / B 15 13 11.75 15 13 11.75 7 12 4.00 12 14 8.50 49.00 52.00 36.00 220.480 809 47 47 47
49 399 - BEREN SU YARAN 9 / E 21 8 19.00 13 12 10.00 2 0 2.00 7 9 4.75 43.00 29.00 35.75 219.648 820 49 49 49
50 287 - TUANA BAŞ 9 / C 20 8 18.00 8 7 6.25 12 12 9.00 5 10 2.50 45.00 37.00 35.75 219.647 822 50 50 50
51 376 - ELANUR KARADENİZ 9 / E 17 7 15.25 11 12 8.00 7 13 3.75 10 6 8.50 45.00 38.00 35.50 218.815 827 51 51 51
52 391 - IŞIL ERDEMLİ 9 / E 13 14 9.50 22 8 20.00 7 13 3.75 6 15 2.25 48.00 50.00 35.50 218.815 827 51 51 51
53 388 - BERKAY İSTEKLİ 9 / E 8 18 3.50 18 11 15.25 8 9 5.75 14 13 10.75 48.00 51.00 35.25 217.983 836 53 53 53
54 280 - EYLÜL ERTAN 9 / C 23 7 21.25 15 11 12.25 3 11 0.25 5 14 1.50 46.00 43.00 35.25 217.983 836 53 53 53
55 283 - HASAN KESİMOĞLU 9 / C 10 8 8.00 13 11 10.25 15 12 12.00 8 13 4.75 46.00 44.00 35.00 217.150 844 55 55 55
56 304 - BERFİN ADAY 9 / C 18 9 15.75 15 5 13.75 5 11 2.25 5 7 3.25 43.00 32.00 35.00 217.150 844 55 55 55
57 241 - DİLEM ÇALKUR 9 / A 15 9 12.75 11 15 7.25 9 12 6.00 11 10 8.50 46.00 46.00 34.50 215.485 861 57 57 57
58 83 - AKİF AKGÜL 9 / E 17 8 15.00 17 9 14.75 7 7 5.25 3 16 -1.00 44.00 40.00 34.00 213.820 874 58 58 58
59 199 - UMUT ARIK 9 / A 15 14 11.50 17 8 15.00 6 8 4.00 5 6 3.50 43.00 36.00 34.00 213.820 874 58 58 58
60 340 - NESLİHAN ÖZDEMİR 9 / B 18 12 15.00 15 14 11.50 8 10 5.50 7 21 1.75 48.00 57.00 33.75 212.988 879 60 60 60
61 256 - BADE ÜNAL 9 / B 18 10 15.50 14 11 11.25 5 5 3.75 6 11 3.25 43.00 37.00 33.75 212.988 879 60 60 60
62 412 - ESİLA ÖZŞAHAN 9 / E 17 10 14.50 13 6 11.50 9 14 5.50 3 3 2.25 42.00 33.00 33.75 212.988 879 60 60 60
63 213 - EFE CAN GÖR 9 / A 13 9 10.75 19 9 16.75 2 5 0.75 7 6 5.50 41.00 29.00 33.75 212.987 885 63 63 63
64 418 - H* AL DİNÇ 9 / B 15 8 13.00 12 11 9.25 11 11 8.25 4 3 3.25 42.00 33.00 33.75 212.987 885 63 63 63
65 246 - ÇAĞLA COŞKUN 9 / B 16 9 13.75 15 13 11.75 6 10 3.50 7 10 4.50 44.00 42.00 33.50 212.155 898 65 65 65
66 389 - MİRAY EMEK 9 / E 13 15 9.25 20 8 18.00 2 9 -0.25 9 10 6.50 44.00 42.00 33.50 212.155 898 65 65 65
67 72 - TUĞÇE ODABAŞI 9 / E 14 13 10.75 18 10 15.50 4 9 1.75 10 18 5.50 46.00 50.00 33.50 212.155 898 65 65 65
68 258 - EMRE E ACAR 9 / E 14 11 11.25 17 4 16.00 2 8 0.00 8 7 6.25 41.00 30.00 33.50 212.155 898 65 65 65
69 248 - MUHAMMET SAKI 9 / B 11 4 10.00 16 5 14.75 6 6 4.50 7 12 4.00 40.00 27.00 33.25 211.322 907 69 69 69
70 293 - ELA KAYNAK 9 / C 20 10 17.50 12 18 7.50 9 10 6.50 3 6 1.50 44.00 44.00 33.00 210.490 915 70 70 70
71 327 - ALPER AKBOLAT 9 / D 15 14 11.50 18 12 15.00 1 3 0.25 9 11 6.25 43.00 40.00 33.00 210.490 915 70 70 70
72 295 - YAREN DERE 9 / C 14 15 10.25 12 12 9.00 14 7 12.25 5 14 1.50 45.00 48.00 33.00 210.490 915 70 70 70
73 387 - BERAT AKYÜZ 9 / E 15 9 12.75 15 13 11.75 3 4 2.00 9 11 6.25 42.00 37.00 32.75 209.657 925 73 73 73
74 0 - ASYA UYUR 9 / D 15 9 12.75 14 14 10.50 9 12 6.00 6 11 3.25 44.00 46.00 32.50 208.825 927 74 74 74
75 422 - SILA YEŞİLKEKLİK 9 / D 13 12 10.00 17 9 14.75 6 1 5.75 3 6 1.50 39.00 28.00 32.00 207.160 939 75 75 75
76 251 - SERHAT UYGUÇ 9 / B 14 8 12.00 0 0 0.00 14 8 12.00 9 5 7.75 37.00 21.00 31.75 206.328 944 76 76 76
77 314 - SENA YAŞAR 9 / C 16 13 12.75 14 12 11.00 3 14 -0.50 11 10 8.50 44.00 49.00 31.75 206.328 944 76 76 76
78 341 - EGEHAN YEŞİLYURT 9 / D 14 5 12.75 19 7 17.25 0 6 -1.50 6 11 3.25 39.00 29.00 31.75 206.327 946 78 78 78
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79 342 - EFE YAKIŞIK 9 / D 16 10 13.50 14 13 10.75 2 3 1.25 8 9 5.75 40.00 35.00 31.25 204.663 957 79 79 79
80 275 - NİSANUR ÇAĞLAR 9 / B 18 10 15.50 17 11 14.25 3 12 0.00 7 23 1.25 45.00 56.00 31.00 203.830 963 80 80 80
81 347 - AHMET EGEYOLYIKAN 9 / D 17 6 15.50 11 5 9.75 2 4 1.00 6 5 4.75 36.00 20.00 31.00 203.830 963 80 80 80
82 238 - GÖKMEN GÜNEŞ 9 / A 17 11 14.25 16 8 14.00 1 3 0.25 3 3 2.25 37.00 25.00 30.75 202.998 971 82 82 82
83 273 - ARDA ADATEPE 9 / B 11 14 7.50 19 8 17.00 3 6 1.50 8 14 4.50 41.00 42.00 30.50 202.165 973 83 83 83
84 381 - BURAK AKBAŞ 9 / E 17 9 14.75 18 12 15.00 6 10 3.50 2 19 -2.75 43.00 50.00 30.50 202.165 973 83 83 83
85 325 - İPEK ONUR 9 / D 14 13 10.75 18 12 15.00 5 11 2.25 7 18 2.50 44.00 54.00 30.50 202.165 973 83 83 83
86 265 - RÜMEYSA TÜRE 9 / B 16 9 13.75 14 5 12.75 3 3 2.25 4 10 1.50 37.00 27.00 30.25 201.333 981 86 86 86
87 416 - ELA DİNÇ 9 / B 13 10 10.50 13 11 10.25 8 13 4.75 7 9 4.75 41.00 43.00 30.25 201.332 982 87 87 87
88 237 - SUDENAZ ONU 9 / A 13 10 10.50 17 7 15.25 3 7 1.25 5 8 3.00 38.00 32.00 30.00 200.500 986 88 88 88
89 332 - SUDE ŞANLI 9 / D 13 10 10.50 17 9 14.75 2 4 1.00 7 13 3.75 39.00 36.00 30.00 200.500 986 88 88 88
90 366 - BERNA GÜLÖZKAN 9 / E 15 12 12.00 17 11 14.25 4 8 2.00 7 22 1.50 43.00 53.00 29.75 199.667 992 90 90 90
91 382 - ÇAĞAN TİKEN 9 / E 14 7 12.25 13 11 10.25 8 7 6.25 2 4 1.00 37.00 29.00 29.75 199.667 992 90 90 90
92 419 - EYLÜL ŞENDOĞDU 9 / D 13 15 9.25 13 16 9.00 7 14 3.50 11 13 7.75 44.00 58.00 29.50 198.835 997 92 92 92
93 315 - MUHAMMET SANLI 9 / C 15 13 11.75 18 9 15.75 1 5 -0.25 5 11 2.25 39.00 38.00 29.50 198.835 997 92 92 92
94 299 - NEŞE DURMUŞ 9 / C 17 9 14.75 10 16 6.00 7 11 4.25 7 11 4.25 41.00 47.00 29.25 198.002 1002 94 94 94
95 309 - HİLAL SAYLAK 9 / C 18 11 15.25 13 12 10.00 4 9 1.75 6 15 2.25 41.00 47.00 29.25 198.002 1002 94 94 94
96 262 - ALPEREN KOFRAZ 9 / B 17 11 14.25 19 9 16.75 3 13 -0.25 2 14 -1.50 41.00 47.00 29.25 198.002 1002 94 94 94
97 360 - SELİN ÇETİN 9 / D 15 11 12.25 16 10 13.50 5 12 2.00 5 14 1.50 41.00 47.00 29.25 198.002 1002 94 94 94
98 356 - SÜMEYYE İŞBİLİR 9 / D 16 11 13.25 14 11 11.25 2 7 0.25 8 15 4.25 40.00 44.00 29.00 197.170 1010 98 98 98
99 367 - SEYHAN GÜMÜŞ 9 / E 14 10 11.50 12 13 8.75 6 4 5.00 5 7 3.25 37.00 34.00 28.50 195.505 1023 99 99 99

100 254 - TALHA KORGANCI 9 / B 14 8 12.00 19 8 17.00 1 4 0.00 0 2 -0.50 34.00 22.00 28.50 195.505 1023 99 99 99
101 231 - BEREN KAYALIK 9 / A 15 9 12.75 12 11 9.25 3 5 1.75 7 10 4.50 37.00 35.00 28.25 194.673 1026 101 101 101
102 259 - YAĞIZ A SAĞIR 9 / B 18 10 15.50 13 16 9.00 6 19 1.25 7 18 2.50 44.00 63.00 28.25 194.672 1028 102 102 102
103 358 - BEYZA GÜNEŞ 9 / D 13 9 10.75 13 10 10.50 3 14 -0.50 9 6 7.50 38.00 39.00 28.25 194.672 1028 102 102 102
104 206 - İLAYDA GÖZÜDİK 9 / A 15 14 11.50 16 10 13.50 3 12 0.00 6 11 3.25 40.00 47.00 28.25 194.672 1028 102 102 102
105 276 - ANIL KAVRAZ 9 / B 17 13 13.75 14 14 10.50 2 9 -0.25 7 11 4.25 40.00 47.00 28.25 194.672 1028 102 102 102
106 247 - NAGİHAN SÜNDÜ 9 / B 21 7 19.25 13 13 9.75 5 14 1.50 3 21 -2.25 42.00 55.00 28.25 194.672 1028 102 102 102
107 301 - AYŞE NUR KÖSTEK 9 / C 18 8 16.00 12 12 9.00 2 4 1.00 5 14 1.50 37.00 38.00 27.50 192.175 1049 107 107 107
108 219 - ECEM NAZ DEMİROK 9 / A 17 10 14.50 13 13 9.75 4 7 2.25 4 12 1.00 38.00 42.00 27.50 192.175 1049 107 107 107
109 211 - YAĞIZ UYGUN 9 / A 13 14 9.50 14 12 11.00 6 12 3.00 8 16 4.00 41.00 54.00 27.50 192.175 1049 107 107 107
110 201 - MUSTAFA BERK 9 / A 11 9 8.75 13 13 9.75 5 4 4.00 7 9 4.75 36.00 35.00 27.25 191.342 1061 110 110 110
111 378 - ŞULE NUR SARITAŞ 9 / E 16 8 14.00 11 4 10.00 4 2 3.50 2 9 -0.25 33.00 23.00 27.25 191.342 1061 110 110 110
112 250 - ASLI NAZ GÜRECİ 9 / B 16 11 13.25 11 9 8.75 4 6 2.50 4 6 2.50 35.00 32.00 27.00 190.510 1063 112 112 112
113 350 - EDA ERGEÇ 9 / D 13 12 10.00 13 11 10.25 2 2 1.50 7 7 5.25 35.00 32.00 27.00 190.510 1063 112 112 112
114 236 - SUDE GEGİN 9 / A 5 5 3.75 10 5 8.75 9 13 5.75 10 7 8.25 34.00 30.00 26.50 188.845 1068 114 114 114
115 281 - GÖZDENAZ AKINCI 9 / C 10 14 6.50 16 11 13.25 5 5 3.75 7 17 2.75 38.00 47.00 26.25 188.013 1075 115 115 115
116 364 - SİNAN EMİRALİOĞ 9 / E 13 9 10.75 11 10 8.50 2 3 1.25 7 5 5.75 33.00 27.00 26.25 188.012 1077 116 116 116
117 420 - HİLAL YÜKSEL 9 / D 20 8 18.00 12 7 10.25 0 6 -1.50 2 10 -0.50 34.00 31.00 26.25 188.012 1077 116 116 116
118 371 - YUSUF ÇELİK 9 / E 12 13 8.75 14 10 11.50 5 15 1.25 8 15 4.25 39.00 53.00 25.75 186.347 1088 118 118 118
119 365 - ÖMER USTA 9 / E 12 15 8.25 15 14 11.50 7 12 4.00 5 12 2.00 39.00 53.00 25.75 186.347 1088 118 118 118
120 223 - MELİSA KÜÇÜKÖKSÜ 9 / A 16 8 14.00 10 14 6.50 4 4 3.00 5 12 2.00 35.00 38.00 25.50 185.515 1099 120 120 120
121 205 - BİLGE ŞİMŞEK 9 / A 11 15 7.25 18 8 16.00 3 10 0.50 5 18 0.50 37.00 51.00 24.25 181.352 1125 121 121 121
122 217 - EYL * SARA 9 / A 14 16 10.00 14 12 11.00 3 12 0.00 8 19 3.25 39.00 59.00 24.25 181.352 1125 121 121 121
123 232 - MİRAY BEŞTAŞ 9 / A 10 10 7.50 11 11 8.25 4 6 2.50 8 9 5.75 33.00 36.00 24.00 180.520 1129 123 123 123
124 317 - ZEKİYE KISACIK 9 / C 15 15 11.25 12 18 7.50 2 8 0.00 9 16 5.00 38.00 57.00 23.75 179.688 1135 124 124 124
125 220 - RABİA KARAKUŞ 9 / A 13 13 9.75 15 11 12.25 2 7 0.25 5 15 1.25 35.00 46.00 23.50 178.855 1139 125 125 125
126 393 - CEYDA DİNÇ 9 / E 14 12 11.00 13 11 10.25 2 7 0.25 6 16 2.00 35.00 46.00 23.50 178.855 1139 125 125 125
127 323 - ECRİN KILIÇ 9 / C 14 14 10.50 18 7 16.25 1 14 -2.50 4 19 -0.75 37.00 54.00 23.50 178.855 1139 125 125 125
128 348 - BERAT ERGÜNCE 9 / D 11 18 6.50 16 14 12.50 2 12 -1.00 8 12 5.00 37.00 56.00 23.00 177.190 1149 128 128 128
129 429 - DİLA ŞAHİN 9 / A 13 13 9.75 10 13 6.75 3 3 2.25 6 8 4.00 32.00 37.00 22.75 176.357 1155 129 129 129
130 204 - EMRE ÖZKAN 9 / A 12 7 10.25 6 1 5.75 8 9 5.75 1 3 0.25 27.00 20.00 22.00 173.860 1170 130 130 130
131 322 - SEMİH ŞEN 9 / C 8 13 4.75 16 10 13.50 1 4 0.00 5 6 3.50 30.00 33.00 21.75 173.028 1179 131 131 131
132 207 - EDANUR DEMİREL 9 / A 8 15 4.25 13 10 10.50 3 5 1.75 9 17 4.75 33.00 47.00 21.25 171.363 1192 132 132 132
133 351 - MELEKNUR KARATAŞ 9 / D 13 17 8.75 12 18 7.50 5 17 0.75 7 12 4.00 37.00 64.00 21.00 170.530 1195 133 133 133
134 260 - MEIEK TÜREL 9 / B 11 14 7.50 14 8 12.00 1 3 0.25 4 11 1.25 30.00 36.00 21.00 170.530 1195 133 133 133
135 426 - MAŞİTE AKARPINAR 9 / E 12 12 9.00 11 8 9.00 0 3 -0.75 5 5 3.75 28.00 28.00 21.00 170.530 1195 133 133 133
136 0 - BENNU SABANCI 9 / D 15 12 12.00 8 8 6.00 2 5 0.75 3 5 1.75 28.00 30.00 20.50 168.865 1207 136 136 136
137 320 - ZEYNEPNAZİNEMEK 9 / C 16 12 13.00 11 11 8.25 2 14 -1.50 3 11 0.25 32.00 48.00 20.00 167.200 1219 137 137 137
138 0 - ZEYNEPNURKESİN 9 / A 10 10 7.50 14 9 11.75 2 11 -0.75 3 8 1.00 29.00 38.00 19.50 165.535 1227 138 138 138
139 292 - EYMEN EFEKARUÇ 9 / E 5 11 2.25 15 10 12.50 7 12 4.00 5 17 0.75 32.00 50.00 19.50 165.535 1227 138 138 138
140 240 - CANSU ARIM 9 / A 11 14 7.50 12 14 8.50 5 11 2.25 6 19 1.25 34.00 58.00 19.50 165.535 1227 138 138 138
141 355 - ESAD ERUZUN 9 / D 13 16 9.00 13 15 9.25 0 2 -0.50 5 14 1.50 31.00 47.00 19.25 164.703 1240 141 141 141
142 432 - BARIŞ ÇULLU 9 / C 10 12 7.00 9 12 6.00 4 6 2.50 6 10 3.50 29.00 40.00 19.00 163.870 1243 142 142 142
143 338 - HİLAL KARADEMİR 9 / D 12 13 8.75 14 15 10.25 3 7 1.25 4 22 -1.50 33.00 57.00 18.75 163.037 1256 143 143 143
144 294 - MEDİNE ARDA 9 / C 13 10 10.50 8 9 5.75 2 6 0.50 4 12 1.00 27.00 37.00 17.75 159.708 1282 144 144 144
145 203 - GÖZDENUR KESER 9 / A 10 16 6.00 11 12 8.00 1 7 -0.75 8 15 4.25 30.00 50.00 17.50 158.875 1290 145 145 145
146 216 - KORKMAZ YILDIZLI 0 / 0 14 6 12.50 10 13 6.75 2 9 -0.25 3 18 -1.50 29.00 46.00 17.50 158.875 1290 145 145 145
147 413 - ENSAR SALMAN 9 / E 5 24 -1.00 13 9 10.75 4 13 0.75 10 15 6.25 32.00 61.00 16.75 156.377 1313 147 147 147
148 313 - ECRİN ŞİMŞEK 9 / C 16 4 15.00 5 7 3.25 0 2 -0.50 0 5 -1.25 21.00 18.00 16.50 155.545 1318 148 148 148
149 305 - İLKER KARAÇİÇK 9 / C 8 2 7.50 7 4 6.00 2 10 -0.50 4 2 3.50 21.00 18.00 16.50 155.545 1318 148 148 148
150 345 - SUDE NAZ ÇAKAR 9 / D 9 13 5.75 12 13 8.75 2 13 -1.25 7 15 3.25 30.00 54.00 16.50 155.545 1318 148 148 148
151 239 - ARDA KISA 9 / A 11 16 7.00 9 18 4.50 2 9 -0.25 9 16 5.00 31.00 59.00 16.25 154.712 1326 151 151 151
152 363 - SELVİ EREK 9 / E 8 11 5.25 11 6 9.50 1 1 0.75 2 7 0.25 22.00 25.00 15.75 153.048 1337 152 152 152
153 357 - BEREN AYHAN 9 / D 4 10 1.50 11 8 9.00 0 2 -0.50 7 5 5.75 22.00 25.00 15.75 153.048 1337 152 152 152
154 234 - MİRAÇ ŞAHİN 9 / A 7 8 5.00 13 13 9.75 1 9 -1.25 5 12 2.00 26.00 42.00 15.50 152.215 1344 154 154 154
155 227 - ELİF AYDEMİR 9 / A 9 8 7.00 5 10 2.50 1 0 1.00 5 2 4.50 20.00 20.00 15.00 150.550 1352 155 155 155
156 397 - ALEYNA ÖZTÜRK 9 / E 14 16 10.00 10 17 5.75 0 13 -3.25 7 19 2.25 31.00 65.00 14.75 149.718 1360 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 9.Sınıf 1.Deneme(2409301001) 1664 163 163 163

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 15.20 9.92 12.72 14.25 9.25 11.94 9.26 8.42 7.15 7.66 9.53 5.28 46.37 37.11 37.09 215.500

İl Ortalaması 14.73 10.47 12.11 14.15 10.21 11.60 5.25 8.38 3.15 6.61 11.20 3.81 40.74 40.26 30.68 202.752
Okul Ortalaması 14.73 10.47 12.11 14.15 10.21 11.60 5.25 8.38 3.15 6.61 11.20 3.81 40.74 40.26 30.68 202.752

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 353 - UTKU ATUK 9 / D 7 10 4.50 11 11 8.25 2 1 1.75 2 11 -0.75 22.00 33.00 13.75 146.387 1384 157 157 157
158 271 - EBRU OKUR 9 / B 14 13 10.75 1 5 -0.25 6 9 3.75 1 6 -0.50 22.00 33.00 13.75 146.387 1384 157 157 157
159 224 - MUHAMMET EMİNGÜNEŞ 9 / A 6 15 2.25 9 16 5.00 5 7 3.25 2 14 -1.50 22.00 52.00 9.00 130.570 1477 159 159 159
160 0 - AHMET DEMİRCİ 9 / C 7 21 1.75 11 19 6.25 0 5 -1.25 5 23 -0.75 23.00 68.00 6.00 120.580 1528 160 160 160
161 221 - MERT TİKEN 9 / A 7 17 2.75 4 13 0.75 1 11 -1.75 2 15 -1.75 14.00 56.00 0.00 100.600 1617 161 161 161
162 1095 - AHSEN ÖZDEMİR 9 / E 4 19 -0.75 4 10 1.50 0 2 -0.50 0 2 -0.50 8.00 33.00 -0.25 99.767 1623 162 162 162
163 1024 - ŞURA ÇANKA 9 / B 4 18 -0.50 4 16 0.00 0 7 -1.75 3 9 0.75 11.00 50.00 -1.50 95.605 1637 163 163 163


