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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.Sınıf 1.Deneme(2410301001) 1592 158 158 158

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.42 9.85 11.96 16.54 7.68 14.62 7.01 5.65 5.60 8.69 8.31 6.61 46.66 31.48 38.79 229.759

İl Ortalaması 12.26 10.04 9.75 15.75 7.92 13.77 2.50 4.92 1.27 4.87 8.10 2.85 35.38 30.98 27.63 192.623
Okul Ortalaması 12.26 10.04 9.75 15.75 7.92 13.77 2.50 4.92 1.27 4.87 8.10 2.85 35.38 30.98 27.63 192.623

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 984 - TOLGA PARILDAR 10 / B 21 4 20.00 21 7 19.25 4 2 3.50 17 8 15.00 63.00 21.00 57.75 292.908 329 1 1 1
2 35 - TOLGA YAŞAR 10 / A 18 7 16.25 22 6 20.50 6 5 4.75 12 11 9.25 58.00 29.00 50.75 269.598 461 2 2 2
3 981 - UMUT T KÖKEN 10 / B 16 9 13.75 26 1 25.75 6 5 4.75 9 12 6.00 57.00 27.00 50.25 267.933 475 3 3 3
4 948 - BETÜL USTAOĞLU 10 / A 18 9 15.75 22 7 20.25 5 9 2.75 14 10 11.50 59.00 35.00 50.25 267.933 475 3 3 3
5 398 - ZEYNEP SEVİNÇ 10 / C 18 7 16.25 25 1 24.75 3 1 2.75 6 4 5.00 52.00 13.00 48.75 262.938 509 5 5 5
6 956 - EFE ÇIRA 10 / A 15 8 13.00 25 1 24.75 4 1 3.75 8 3 7.25 52.00 13.00 48.75 262.938 509 5 5 5
7 1034 - DURU COŞKUN 10 / C 14 8 12.00 23 2 22.50 6 5 4.75 8 8 6.00 51.00 23.00 45.25 251.282 609 7 7 7
8 959 - SONGÜL SAGEL 10 / A 21 9 18.75 23 7 21.25 1 2 0.50 7 9 4.75 52.00 27.00 45.25 251.282 609 7 7 7
9 1027 - SENA YURT 10 / C 17 10 14.50 23 5 21.75 2 3 1.25 9 12 6.00 51.00 30.00 43.50 245.455 643 9 9 9

10 985 - M ARDA SEZGEN 10 / B 15 15 11.25 22 7 20.25 10 6 8.50 5 6 3.50 52.00 34.00 43.50 245.455 643 9 9 9
11 1069 - İSMAİL CAN ÖĞME 10 / D 18 11 15.25 24 5 22.75 2 6 0.50 8 12 5.00 52.00 34.00 43.50 245.455 643 9 9 9
12 892 - ELİF BAŞKAN 10 / B 19 7 17.25 24 4 23.00 0 7 -1.75 6 5 4.75 49.00 23.00 43.25 244.623 650 12 12 12
13 1044 - ZEYNEP DİK 10 / C 19 11 16.25 21 7 19.25 5 5 3.75 6 8 4.00 51.00 31.00 43.25 244.623 650 12 12 12
14 1061 - NAZ ÖNAL 10 / D 17 8 15.00 21 5 19.75 2 3 1.25 9 9 6.75 49.00 25.00 42.75 242.957 666 14 14 14
15 1036 - RUMEYSA DURMUŞ 10 / C 16 7 14.25 22 3 21.25 3 3 2.25 6 5 4.75 47.00 18.00 42.50 242.125 669 15 15 15
16 1079 - EFE KAĞANTAŞKIR 10 / E 14 9 11.75 23 4 22.00 4 5 2.75 9 12 6.00 50.00 30.00 42.50 242.125 669 15 15 15
17 1030 - İREM COŞKUN 10 / C 13 5 11.75 22 0 22.00 4 3 3.25 7 9 4.75 46.00 17.00 41.75 239.627 683 17 17 17
18 977 - SUDE ERGÜL 10 / B 15 9 12.75 24 4 23.00 1 7 -0.75 9 10 6.50 49.00 30.00 41.50 238.795 685 18 18 18
19 945 - ALEYNA ÖZDEN 10 / A 12 6 10.50 22 4 21.00 3 4 2.00 9 4 8.00 46.00 18.00 41.50 238.795 685 18 18 18
20 1006 - ELA Z TOPUZ 10 / B 18 12 15.00 22 7 20.25 1 9 -1.25 11 14 7.50 52.00 42.00 41.50 238.795 685 18 18 18
21 1016 - ŞULE GEDEK 10 / C 14 15 10.25 23 5 21.75 6 10 3.50 9 13 5.75 52.00 43.00 41.25 237.962 697 21 21 21
22 112 - NESLİHAN İSPİR 10 / E 19 10 16.50 19 7 17.25 3 6 1.50 8 9 5.75 49.00 32.00 41.00 237.130 702 22 22 22
23 1067 - ERSİN TÖNGELLİ 10 / D 17 11 14.25 18 5 16.75 2 1 1.75 10 10 7.50 47.00 27.00 40.25 234.633 714 23 23 23
24 1039 - ENES ÇAMLI 10 / C 17 11 14.25 18 8 16.00 6 8 4.00 8 8 6.00 49.00 35.00 40.25 234.632 717 24 24 24
25 1105 - BARIŞ GÖZÜDİK 10 / E 8 8 6.00 19 5 17.75 7 3 6.25 11 3 10.25 45.00 19.00 40.25 234.632 717 24 24 24
26 1033 - AYBERK YAVUZ 10 / C 13 5 11.75 18 4 17.00 8 4 7.00 6 9 3.75 45.00 22.00 39.50 232.135 733 26 26 26
27 1083 - MUSTAFA TİKENOĞLU 10 / E 14 14 10.50 23 5 21.75 5 5 3.75 5 6 3.50 47.00 30.00 39.50 232.135 733 26 26 26
28 1052 - AKİF DIRAMA 10 / D 13 10 10.50 23 5 21.75 0 7 -1.75 10 6 8.50 46.00 28.00 39.00 230.470 744 28 28 28
29 965 - EBRU EDİZ 10 / A 17 10 14.50 22 7 20.25 1 1 0.75 5 8 3.00 45.00 26.00 38.50 228.805 763 29 29 29
30 1053 - BÜŞRA KAŞ 10 / D 17 9 14.75 20 8 18.00 1 6 -0.50 8 9 5.75 46.00 32.00 38.00 227.140 774 30 30 30
31 1038 - SEVVAL KARADUMAN 10 / C 16 8 14.00 16 7 14.25 5 4 4.00 6 2 5.50 43.00 21.00 37.75 226.308 778 31 31 31
32 610 - UMUT ÖZDEMİR 10 / A 8 12 5.00 24 4 23.00 3 2 2.50 9 7 7.25 44.00 25.00 37.75 226.308 778 31 31 31
33 1023 - ELA ÇALPARMAK 10 / C 18 8 16.00 14 10 11.50 5 5 3.75 9 11 6.25 46.00 34.00 37.50 225.475 785 33 33 33
34 0 - KADİR BAŞAR ÖZTÜRK 10 / D 16 10 13.50 21 8 19.00 2 2 1.50 3 0 3.00 42.00 20.00 37.00 223.810 794 34 34 34
35 1065 - RÜMEYSA YAMAN 10 / D 17 8 15.00 20 6 18.50 2 6 0.50 5 10 2.50 44.00 30.00 36.50 222.145 801 35 35 35
36 1082 - EBRAR YÜKSEL 10 / D 17 8 15.00 19 5 17.75 1 1 0.75 3 2 2.50 40.00 16.00 36.00 220.480 812 36 36 36
37 9 - ŞÜKRÜ ALIR 10 / E 15 13 11.75 23 5 21.75 2 10 -0.50 5 9 2.75 45.00 37.00 35.75 219.647 825 37 37 37
38 1057 - SAMET YÜCEL 10 / D 16 9 13.75 23 5 21.75 1 0 1.00 1 8 -1.00 41.00 22.00 35.50 218.815 828 38 38 38
39 953 - A RÜMEYSAKOZLUK 10 / A 13 10 10.50 15 7 13.25 7 8 5.00 7 3 6.25 42.00 28.00 35.00 217.150 841 39 39 39
40 0 - ARDA KÖSE 10 / E 7 7 5.25 18 7 16.25 6 3 5.25 11 11 8.25 42.00 28.00 35.00 217.150 841 39 39 39
41 1046 - RABİA AYDIN 10 / D 19 6 17.50 18 4 17.00 2 4 1.00 1 6 -0.50 40.00 20.00 35.00 217.150 841 39 39 39
42 1113 - BEYZANUR BAŞTAŞ 10 / E 10 8 8.00 18 3 17.25 5 5 3.75 8 9 5.75 41.00 25.00 34.75 216.318 854 42 42 42
43 947 - YİĞİT HAYLAMAZ 10 / A 16 8 14.00 20 8 18.00 1 4 0.00 4 6 2.50 41.00 26.00 34.50 215.485 858 43 43 43
44 949 - SABİHA UYLASI 10 / A 13 10 10.50 18 8 16.00 3 2 2.50 7 7 5.25 41.00 27.00 34.25 214.652 869 44 44 44
45 1005 - ALEYNA AKTAŞ 10 / C 17 13 13.75 20 9 17.75 3 7 1.25 7 23 1.25 47.00 52.00 34.00 213.820 870 45 45 45
46 1077 - ABDURRAHMALANTEPE 10 / B 17 4 16.00 18 4 17.00 0 3 -0.75 2 2 1.50 37.00 13.00 33.75 212.988 877 46 46 46
47 967 - HAYRUNİSAGÜNAYDIN 10 / A 15 12 12.00 17 8 15.00 5 2 4.50 3 4 2.00 40.00 26.00 33.50 212.155 881 47 47 47
48 1055 - YASEMİN ZEYREK 10 / D 14 12 11.00 18 9 15.75 2 4 1.00 7 7 5.25 41.00 32.00 33.00 210.490 887 48 48 48
49 1054 - YÜKSELS 10 / D 15 10 12.50 16 8 14.00 6 6 4.50 4 8 2.00 41.00 32.00 33.00 210.490 887 48 48 48
50 1090 - GÜLDEREN TEPİŞ 10 / E 17 6 15.50 11 10 8.50 2 7 0.25 10 7 8.25 40.00 30.00 32.50 208.825 902 50 50 50
51 960 - SEZGİN KIZILCA 10 / A 9 7 7.25 16 5 14.75 5 3 4.25 8 7 6.25 38.00 22.00 32.50 208.825 902 50 50 50
52 1103 - AYLİN YÜRÜK 10 / E 16 8 14.00 18 9 15.75 1 5 -0.25 4 7 2.25 39.00 29.00 31.75 206.327 922 52 52 52
53 2 - EGEMEN ÖZKAN 10 / B 14 13 10.75 20 9 17.75 1 5 -0.25 4 2 3.50 39.00 29.00 31.75 206.327 922 52 52 52
54 954 - EMİN ÖZAKIL 10 / A 9 4 8.00 18 7 16.25 2 8 0.00 9 6 7.50 38.00 25.00 31.75 206.327 922 52 52 52
55 1003 - YUDUM CİVİL 10 / B 16 11 13.25 17 12 14.00 3 2 2.50 5 12 2.00 41.00 37.00 31.75 206.327 922 52 52 52
56 1104 - RAVZA SARIKEKLİ 10 / E 16 13 12.75 20 9 17.75 0 2 -0.50 4 10 1.50 40.00 34.00 31.50 205.495 928 56 56 56
57 1043 - EFE ALTUNER 10 / C 7 12 4.00 19 5 17.75 5 10 2.50 8 3 7.25 39.00 30.00 31.50 205.495 928 56 56 56
58 97 - SERKAN YILMAZ 10 / B 16 7 14.25 12 11 9.25 5 4 4.00 6 8 4.00 39.00 30.00 31.50 205.495 928 56 56 56
59 56 - GÜLBAHAR ÇALGICI 10 / D 15 12 12.00 16 7 14.25 8 8 6.00 2 12 -1.00 41.00 39.00 31.25 204.662 939 59 59 59
60 983 - ELA NUR DİRİK 10 / B 13 15 9.25 17 10 14.50 4 4 3.00 8 16 4.00 42.00 45.00 30.75 202.998 952 60 60 60
61 1050 - MEHMET ERBAŞ 10 / D 15 8 13.00 17 8 15.00 2 6 0.50 3 4 2.00 37.00 26.00 30.50 202.165 958 61 61 61
62 1115 - FATMA NURAKTİKEN 10 / E 13 10 10.50 19 5 17.75 1 2 0.50 4 10 1.50 37.00 27.00 30.25 201.333 966 62 62 62
63 1001 - TUĞRA BULAT 10 / B 9 7 7.25 20 4 19.00 4 3 3.25 2 6 0.50 35.00 20.00 30.00 200.500 971 63 63 63
64 1002 - BERK GÜR 10 / B 14 13 10.75 17 12 14.00 7 9 4.75 2 7 0.25 40.00 41.00 29.75 199.667 985 64 64 64
65 1091 - EFECAN TORUN 10 / E 12 11 9.25 20 9 17.75 1 4 0.00 5 10 2.50 38.00 34.00 29.50 198.835 990 65 65 65
66 993 - ELİF NİSASARIHAN 10 / B 17 13 13.75 18 12 15.00 0 2 -0.50 7 23 1.25 42.00 50.00 29.50 198.835 990 65 65 65
67 975 - EBRAR BAŞ 10 / B 15 11 12.25 13 9 10.75 4 1 3.75 4 6 2.50 36.00 27.00 29.25 198.002 999 67 67 67
68 1068 - ERHAN DİLDEN 10 / D 13 9 10.75 13 7 11.25 2 0 2.00 7 7 5.25 35.00 23.00 29.25 198.002 999 67 67 67
69 1073 - MELEK SAĞLAMBİL 10 / D 16 11 13.25 19 9 16.75 0 5 -1.25 4 15 0.25 39.00 40.00 29.00 197.170 1003 69 69 69
70 302 - ALİ ÇAĞLAN 10 / B 12 16 8.00 19 8 17.00 2 8 0.00 6 8 4.00 39.00 40.00 29.00 197.170 1003 69 69 69
71 70 - ONUR İDE 10 / D 11 8 9.00 16 3 15.25 3 8 1.00 5 6 3.50 35.00 25.00 28.75 196.338 1011 71 71 71
72 982 - EBRAR COŞKUN 10 / C 15 15 11.25 18 12 15.00 0 0 0.00 6 14 2.50 39.00 41.00 28.75 196.337 1017 72 72 72
73 1059 - BERKAY BOZ 10 / D 16 12 13.00 18 12 15.00 2 6 0.50 0 0 0.00 36.00 30.00 28.50 195.505 1018 73 73 73
74 1094 - MEVLÜT ERTAŞ 10 / E 14 6 12.50 12 5 10.75 1 3 0.25 5 0 5.00 32.00 14.00 28.50 195.505 1018 73 73 73
75 1106 - BERRA YÜKSEL 10 / E 11 9 8.75 20 7 18.25 2 2 1.50 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 195.505 1018 73 73 73
76 1092 - DİLARA AKTAŞ 10 / E 14 7 12.25 16 5 14.75 0 0 0.00 3 7 1.25 33.00 19.00 28.25 194.672 1030 76 76 76
77 940 - BUĞRA ERAT 10 / A 8 6 6.50 9 0 9.00 10 8 8.00 5 2 4.50 32.00 16.00 28.00 193.840 1035 77 77 77
78 1098 - HAYRUNNİSA KİREZ 10 / A 13 9 10.75 17 7 15.25 1 1 0.75 4 11 1.25 35.00 28.00 28.00 193.840 1035 77 77 77
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79 1108 - SUDENUR TEĞİŞ 10 / E 14 4 13.00 14 3 13.25 1 3 0.25 3 7 1.25 32.00 17.00 27.75 193.007 1046 79 79 79
80 1081 - ELİF FİDAN 10 / D 15 8 13.00 12 9 9.75 4 2 3.50 3 7 1.25 34.00 26.00 27.50 192.175 1048 80 80 80
81 15 - MEDİNE BAŞDEMİR 10 / C 12 17 7.75 14 9 11.75 5 11 2.25 8 11 5.25 39.00 48.00 27.00 190.510 1055 81 81 81
82 717 - VOLKAN DEMİR 10 / A 10 8 8.00 18 7 16.25 3 9 0.75 4 8 2.00 35.00 32.00 27.00 190.510 1055 81 81 81
83 1074 - ELİF SENAKOCAGÖZ 10 / D 14 4 13.00 14 3 13.25 2 8 0.00 3 9 0.75 33.00 24.00 27.00 190.510 1055 81 81 81
84 966 - EYLÜL ALTUN 10 / B 14 5 12.75 10 7 8.25 4 1 3.75 2 0 2.00 30.00 13.00 26.75 189.678 1063 84 84 84
85 958 - ELA NUR KULAKSIZ 10 / A 10 6 8.50 19 7 17.25 1 4 0.00 3 8 1.00 33.00 25.00 26.75 189.678 1063 84 84 84
86 1014 - SUDENAZ ŞANLI 10 / C 10 6 8.50 14 2 13.50 6 4 5.00 0 1 -0.25 30.00 13.00 26.75 189.678 1063 84 84 84
87 980 - TUĞÇE DİNÇ 10 / B 11 10 8.50 18 9 15.75 3 4 2.00 2 6 0.50 34.00 29.00 26.75 189.677 1072 87 87 87
88 939 - ARİF EMRE GÜMÜŞ 10 / A 11 9 8.75 16 6 14.50 0 5 -1.25 6 5 4.75 33.00 25.00 26.75 189.677 1072 87 87 87
89 934 - ENES GÜNEŞ 10 / A 13 9 10.75 15 9 12.75 1 6 -0.50 6 10 3.50 35.00 34.00 26.50 188.845 1075 89 89 89
90 992 - YAREN ARNAK 10 / B 14 7 12.25 14 9 11.75 3 7 1.25 5 15 1.25 36.00 38.00 26.50 188.845 1075 89 89 89
91 1026 - SULTAN KIZILKAYA 10 / C 13 10 10.50 15 7 13.25 0 0 0.00 4 5 2.75 32.00 22.00 26.50 188.845 1075 89 89 89
92 994 - ZEYNEP DENİZ 10 / B 11 10 8.50 12 5 10.75 4 1 3.75 4 6 2.50 31.00 22.00 25.50 185.515 1100 92 92 92
93 1009 - UMUT BAŞEGEN 10 / C 11 12 8.00 12 8 10.00 3 2 2.50 6 4 5.00 32.00 26.00 25.50 185.515 1100 92 92 92
94 1075 - ŞEVVAL KAPLAN 10 / D 12 12 9.00 16 7 14.25 1 4 0.00 3 3 2.25 32.00 26.00 25.50 185.515 1100 92 92 92
95 1096 - GAMZE TAĞMAK 10 / E 14 11 11.25 19 7 17.25 0 7 -1.75 2 15 -1.75 35.00 40.00 25.00 183.850 1113 95 95 95
96 1025 - MELİS KÜ *K 10 / C 10 8 8.00 17 6 15.50 3 3 2.25 1 7 -0.75 31.00 24.00 25.00 183.850 1113 95 95 95
97 969 - SU BÜLBÜL 10 / B 15 9 12.75 14 9 11.75 1 6 -0.50 4 12 1.00 34.00 36.00 25.00 183.850 1113 95 95 95
98 1063 - İLAYDA PERK 10 / D 13 8 11.00 14 8 12.00 2 3 1.25 2 5 0.75 31.00 24.00 25.00 183.850 1113 95 95 95
99 864 - ECE KUŞLU 10 / C 10 15 6.25 12 14 8.50 2 7 0.25 13 13 9.75 37.00 49.00 24.75 183.018 1121 99 99 99

100 943 - BEYZA UZUN 10 / A 12 13 8.75 15 13 11.75 1 1 0.75 6 10 3.50 34.00 37.00 24.75 183.017 1122 100 100 100
101 1018 - KADİR DERVİŞOĞL 10 / C 11 8 9.00 18 5 16.75 1 4 0.00 1 9 -1.25 31.00 26.00 24.50 182.185 1125 101 101 101
102 946 - YAĞMUR GEDEK 10 / A 14 15 10.25 16 9 13.75 1 4 0.00 3 11 0.25 34.00 39.00 24.25 181.352 1135 102 102 102
103 1000 - SEMA NUR ARNAK 10 / B 11 12 8.00 13 8 11.00 0 3 -0.75 7 6 5.50 31.00 29.00 23.75 179.688 1145 103 103 103
104 1048 - SELİM İÇECEK 10 / D 8 11 5.25 18 5 16.75 3 3 2.25 1 7 -0.75 30.00 26.00 23.50 178.855 1150 104 104 104
105 1072 - NEVA İPEK 10 / D 13 9 10.75 13 9 10.75 2 6 0.50 2 3 1.25 30.00 27.00 23.25 178.022 1164 105 105 105
106 1008 - ELA SER 10 / B 12 10 9.50 13 11 10.25 0 5 -1.25 7 10 4.50 32.00 36.00 23.00 177.190 1167 106 106 106
107 63 - ŞEVVAL ÖNDER 10 / A 9 6 7.50 16 8 14.00 1 0 1.00 1 3 0.25 27.00 17.00 22.75 176.358 1175 107 107 107
108 572 - EFEKUN KOÇ 10 / A 10 8 8.00 14 8 12.00 2 6 0.50 4 7 2.25 30.00 29.00 22.75 176.357 1176 108 108 108
109 1101 - EDANUR İLPEŞİN 10 / E 13 8 11.00 8 6 6.50 4 5 2.75 4 6 2.50 29.00 25.00 22.75 176.357 1176 108 108 108
110 1028 - EDA HAZIRCI 10 / C 12 15 8.25 15 6 13.50 2 8 0.00 1 2 0.50 30.00 31.00 22.25 174.692 1192 110 110 110
111 0 - EGE BAĞDATLI 10 / D 6 11 3.25 19 8 17.00 0 0 0.00 4 9 1.75 29.00 28.00 22.00 173.860 1198 111 111 111
112 0 - MELİKENURÇALIŞKANC 10 / E 16 14 12.50 13 17 8.75 3 14 -0.50 7 23 1.25 39.00 68.00 22.00 173.860 1198 111 111 111
113 407 - NARİN TURAN 10 / C 11 15 7.25 15 13 11.75 1 4 0.00 5 8 3.00 32.00 40.00 22.00 173.860 1198 111 111 111
114 1011 - BERKAY SARIKAYA 10 / C 13 7 11.25 11 6 9.50 3 4 2.00 0 4 -1.00 27.00 21.00 21.75 173.027 1208 114 114 114
115 1110 - F MELEK ÇEKİCİ 10 / E 14 12 11.00 12 11 9.25 0 5 -1.25 7 18 2.50 33.00 46.00 21.50 172.195 1211 115 115 115
116 1010 - ELİF TORUN 10 / C 15 14 11.50 10 17 5.75 3 15 -0.75 8 13 4.75 36.00 59.00 21.25 171.362 1215 116 116 116
117 974 - UTKUDENİZTINKIR 10 / B 10 14 6.50 15 15 11.25 4 13 0.75 5 9 2.75 34.00 51.00 21.25 171.362 1215 116 116 116
118 944 - CANER BÜKTE 10 / A 10 10 7.50 19 10 16.50 0 5 -1.25 0 7 -1.75 29.00 32.00 21.00 170.530 1220 118 118 118
119 1078 - ŞEYDA SU TURCAN 10 / D 12 9 9.75 15 10 12.50 0 6 -1.50 1 3 0.25 28.00 28.00 21.00 170.530 1220 118 118 118
120 19 - GÖKDENİZ KARAKUŞ 10 / C 4 1 3.75 17 4 16.00 2 4 1.00 0 0 0.00 23.00 9.00 20.75 169.698 1228 120 120 120
121 1041 - BURAK OCAK 10 / C 11 11 8.25 10 15 6.25 4 11 1.25 8 12 5.00 33.00 49.00 20.75 169.697 1231 121 121 121
122 951 - İSMAİL GÜNEŞ 10 / A 9 6 7.50 8 10 5.50 5 6 3.50 5 4 4.00 27.00 26.00 20.50 168.865 1236 122 122 122
123 1084 - KEREM YIL 10 / C 4 3 3.25 14 4 13.00 2 3 1.25 3 1 2.75 23.00 11.00 20.25 168.032 1242 123 123 123
124 400 - ŞULE KARABULUT 10 / D 8 4 7.00 12 5 10.75 1 4 0.00 4 6 2.50 25.00 19.00 20.25 168.032 1242 123 123 123
125 1089 - HİRANUR YÜLEMEZ 10 / E 12 9 9.75 14 12 11.00 0 7 -1.75 3 8 1.00 29.00 36.00 20.00 167.200 1253 125 125 125
126 999 - YUSUF AKÇAN 10 / B 8 7 6.25 16 10 13.50 2 13 -1.25 4 11 1.25 30.00 41.00 19.75 166.368 1256 126 126 126
127 51 - SÜMEYYE ÖZDEMİR 10 / B 10 9 7.75 13 9 10.75 2 3 1.25 3 13 -0.25 28.00 34.00 19.50 165.535 1262 127 127 127
128 1029 - SOUKSU 10 / C 10 13 6.75 14 5 12.75 1 4 0.00 0 0 0.00 25.00 22.00 19.50 165.535 1262 127 127 127
129 1064 - MELEK YENİKÖY 10 / D 7 17 2.75 15 11 12.25 1 4 0.00 7 13 3.75 30.00 45.00 18.75 163.038 1278 129 129 129
130 988 - ASU SÜNNÜ 10 / B 10 16 6.00 14 7 12.25 2 13 -1.25 5 13 1.75 31.00 49.00 18.75 163.038 1278 129 129 129
131 31 - MERVE TEPE 10 / A 9 3 8.25 12 4 11.00 1 3 0.25 0 3 -0.75 22.00 13.00 18.75 163.037 1280 131 131 131
132 961 - BURAK GÜNDOĞDU 10 / A 9 3 8.25 9 7 7.25 4 5 2.75 3 10 0.50 25.00 25.00 18.75 163.037 1280 131 131 131
133 1107 - ESAT ŞİRİN 10 / E 8 7 6.25 14 11 11.25 0 1 -0.25 2 2 1.50 24.00 21.00 18.75 163.037 1280 131 131 131
134 1013 - NİSA BAHAR 10 / C 9 15 5.25 10 6 8.50 6 8 4.00 4 13 0.75 29.00 42.00 18.50 162.205 1289 134 134 134
135 1020 - M EMİN TRM 10 / C 7 8 5.00 13 7 11.25 0 2 -0.50 4 5 2.75 24.00 22.00 18.50 162.205 1289 134 134 134
136 938 - HAKANMERTBAYGIN 10 / A 10 8 8.00 11 11 8.25 1 5 -0.25 3 7 1.25 25.00 31.00 17.25 158.042 1314 136 136 136
137 1004 - AYŞEGÜL YILMAZ 10 / B 10 14 6.50 13 10 10.50 1 7 -0.75 3 9 0.75 27.00 40.00 17.00 157.210 1320 137 137 137
138 952 - SEMANUR GENCEL 10 / A 9 9 6.75 14 11 11.25 1 5 -0.25 2 13 -1.25 26.00 38.00 16.50 155.545 1330 138 138 138
139 1007 - BEYZANUR AKDENİZ 10 / B 14 13 10.75 10 17 5.75 0 2 -0.50 4 14 0.50 28.00 46.00 16.50 155.545 1330 138 138 138
140 986 - SEMİHA DENİZER 10 / B 11 7 9.25 6 11 3.25 1 4 0.00 3 1 2.75 21.00 23.00 15.25 151.382 1360 140 140 140
141 10000 - BORA KAK 10 / B 9 11 6.25 11 10 8.50 2 3 1.25 0 5 -1.25 22.00 29.00 14.75 149.718 1374 141 141 141
142 1114 - BERKAY GÜNEŞ 10 / E 5 10 2.50 12 10 9.50 0 0 0.00 2 4 1.00 19.00 24.00 13.00 143.890 1399 142 142 142
143 1109 - MERVE ÇEKİCİ 10 / E 10 11 7.25 7 14 3.50 0 4 -1.00 6 12 3.00 23.00 41.00 12.75 143.057 1403 143 143 143
144 1087 - BERRİ NAZİNANMAZ 10 / E 8 6 6.50 7 8 5.00 1 5 -0.25 2 4 1.00 18.00 23.00 12.25 141.392 1411 144 144 144
145 923 - MEHMETCANGÖL 10 / D 7 5 5.75 7 7 5.25 1 3 0.25 2 9 -0.25 17.00 24.00 11.00 137.230 1428 145 145 145
146 991 - HAMZA ÖZYURT 10 / B 4 9 1.75 6 4 5.00 2 10 -0.50 5 5 3.75 17.00 28.00 10.00 133.900 1435 146 146 146
147 740 - KAAN YÜKSEL 10 / B 4 2 3.50 8 5 6.75 0 4 -1.00 1 1 0.75 13.00 12.00 10.00 133.900 1435 146 146 146
148 1111 - AHMET ERGİN 10 / E 5 25 -1.25 14 16 10.00 1 5 -0.25 5 15 1.25 25.00 61.00 9.75 133.067 1440 148 148 148
149 999 - CEMALM BUM 10 / F 6 12 3.00 8 12 5.00 1 4 0.00 4 10 1.50 19.00 38.00 9.50 132.235 1443 149 149 149
150 942 - BEGÜM DÜZGÜNEY 10 / A 8 10 5.50 8 11 5.25 1 2 0.50 0 7 -1.75 17.00 30.00 9.50 132.235 1443 149 149 149
151 1088 - MİRAY KOCAOĞLU 10 / E 7 20 2.00 11 13 7.75 1 3 0.25 1 6 -0.50 20.00 42.00 9.50 132.235 1443 149 149 149
152 976 - **RA* *AĞLAN 10 / A 4 9 1.75 4 13 0.75 0 1 -0.25 2 5 0.75 10.00 28.00 3.00 110.590 1533 152 152 152
153 990 - RÜZGAR DEMİR 10 / E 3 17 -1.25 6 14 2.50 3 7 1.25 0 0 0.00 12.00 38.00 2.50 108.925 1536 153 153 153
154 747 - ÖZLEM İBLİK 12 / D 5 16 1.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 5.00 18.00 0.50 102.265 1557 154 154 154
155 1062 - NEJATBERKÇAMAŞ 10 / D 4 24 -2.00 9 18 4.50 1 1 0.75 3 23 -2.75 17.00 66.00 0.50 102.265 1557 154 154 154
156 1102 - YUSUF YAMAKOĞLU 10 / E 9 21 3.75 4 14 0.50 1 9 -1.25 3 27 -3.75 17.00 71.00 -0.75 98.103 1570 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.Sınıf 1.Deneme(2410301001) 1592 158 158 158

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.42 9.85 11.96 16.54 7.68 14.62 7.01 5.65 5.60 8.69 8.31 6.61 46.66 31.48 38.79 229.759

İl Ortalaması 12.26 10.04 9.75 15.75 7.92 13.77 2.50 4.92 1.27 4.87 8.10 2.85 35.38 30.98 27.63 192.623
Okul Ortalaması 12.26 10.04 9.75 15.75 7.92 13.77 2.50 4.92 1.27 4.87 8.10 2.85 35.38 30.98 27.63 192.623

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 941 - H TALHA ZEREN 10 / A 9 21 3.75 5 24 -1.00 3 27 -3.75 6 24 0.00 23.00 96.00 -1.00 97.270 1572 157 157 157
158 0 - AYTEKİN AÇICI 10 / A 4 26 -2.50 4 26 -2.50 10 20 5.00 3 27 -3.75 21.00 99.00 -3.75 88.112 1583 158 158 158


