
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MA AY 12A 29 8 27,00 12 7 10,25 21 6 19,50 9 7 7,25 71 28 64,00 332,060 1 1 172 583 55070

2 620 12F 29 10 26,50 16 2 15,50 12 6 10,50 57 18 52,50 297,105 1 2 322 1108 97745

3 978 MUSTAFA ELBAŞI 11A 27 9 24,75 14 5 12,75 8 1 7,75 6 7 4,25 55 22 49,50 288,443 1 3 380 1313 111176

4 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 29 10 26,50 16 3 15,25 8 7 6,25 1 3 0,25 54 23 48,25 284,280 1 4 406 1407 118004

5 801 İHSAN AKÇALI 12F 28 9 25,75 10 5 8,75 12 1 11,75 1 0 1,00 51 15 47,25 281,388 2 5 426 1491 123139

6 825 HİLAL YILDIZ 12A 22 9 19,75 11 6 9,50 12 5 10,75 7 2 6,50 52 22 46,50 280,123 2 6 435 1525 125488

7 856 BURAK KARABEKTAŞOĞLU12G 30 10 27,50 16 3 15,25 2 3 1,25 4 5 2,75 52 21 46,75 279,720 1 7 440 1536 126202

8 832 YUSUF BAŞODA 11A 24 11 21,25 15 2 14,50 1 2 0,50 11 4 10,00 51 19 46,25 279,313 2 8 444 1545 126972

9 904 TUĞBA BIYIKOĞLU 11A 24 8 22,00 10 3 9,25 15 4 14,00 49 15 45,25 275,795 3 9 472 1648 133523

10 799 GÖZDE NUR 12A 19 8 17,00 15 4 14,00 8 2 7,50 7 3 6,25 49 17 44,75 275,185 3 10 480 1671 134731

11 21 OZAN ÇAKMAK 12D 30 6 28,50 14 3 13,25 2 2 1,50 3 4 2,00 49 15 45,25 275,030 2 11 483 1678 135012

12 813 SILA KUL 12C 27 8 25,00 12 6 10,50 10 2 9,50 49 16 45,00 274,650 1 12 487 1691 135712

13 772 MEDİNE YARGICI 12D 32 7 30,25 14 4 13,00 3 7 1,25 1 2 0,50 50 20 45,00 273,988 3 13 489 1706 137003

14 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 28 9 25,75 15 2 14,50 6 3 5,25 0 3 -0,75 49 17 44,75 273,768 4 14 490 1710 137380

15 695 ELİF YILDIZ 12C 29 4 28,00 12 3 11,25 5 0 5,00 1 2 0,50 47 9 44,75 273,525 2 15 495 1726 137864

16 352 YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL11B 19 6 17,50 13 1 12,75 11 3 10,25 4 4 3,00 47 14 43,50 271,215 1 16 505 1799 142338

17 650 UMUTHAN BAŞTÜRK 12G 26 6 24,50 15 4 14,00 6 3 5,25 47 13 43,75 270,940 2 17 509 1813 142912

18 914 YAKUP TEPELİ 11C 23 9 20,75 11 5 9,75 16 24 10,00 6 14 2,50 56 52 43,00 269,263 1 18 525 1878 146199

19 603 AYLİN GEGİN 11B 27 7 25,25 8 3 7,25 10 6 8,50 2 1 1,75 47 17 42,75 267,893 2 19 538 1921 148906

20 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 25 6 23,50 14 4 13,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 45 14 41,50 264,255 1 20 569 2061 156378

21 822 NEHİR İPEK 12C 29 10 26,50 10 9 7,75 7 6 5,50 2 3 1,25 48 28 41,00 262,425 3 21 590 2132 160331

22 82 HAVVA ALANTEPE 12E 27 10 24,50 15 2 14,50 3 6 1,50 1 3 0,25 46 21 40,75 261,890 2 22 596 2149 161483

23 664 ENES AYDINLIK 12F 24 15 20,25 16 3 15,25 2 2 1,50 4 3 3,25 46 23 40,25 261,053 3 23 608 2183 163192

24 746 OSMAN TAYAR 12A 23 8 21,00 14 1 13,75 4 10 1,50 6 8 4,00 47 27 40,25 260,985 4 24 610 2185 163340

25 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 31 9 28,75 13 7 11,25 1 2 0,50 45 18 40,50 260,573 3 25 612 2197 164238

26 754 BERAT ERGÜL 12A 25 10 22,50 12 6 10,50 3 3 2,25 7 9 4,75 47 28 40,00 260,065 5 26 617 2213 165362

27 715 UFUK DİLEK 12D 23 8 21,00 14 3 13,25 6 2 5,50 43 13 39,75 259,315 5 27 628 2248 166981

28 11 POLAT ULU 11D 22 14 18,50 12 8 10,00 10 11 7,25 4 1 3,75 48 34 39,50 259,035 1 28 633 2260 167584

29 929 SAİD AKTEPE 12G 29 7 27,25 12 4 11,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,728 3 29 654 2307 170524

30 808 MERVE USTA 12C 27 12 24,00 13 6 11,50 5 7 3,25 1 3 0,25 46 28 39,00 256,670 4 30 666 2339 172786

31 634 GAMZE YILDIZ 12E 26 7 24,25 14 2 13,50 2 3 1,25 42 12 39,00 256,628 4 31 667 2340 172892

32 753 ZEYNEP OCAK 12F 26 3 25,25 13 3 12,25 1 1 0,75 40 7 38,25 254,233 4 32 693 2438 178245

33 789 ATACAN ATİKLİK 12B 23 11 20,25 13 1 12,75 4 4 3,00 3 4 2,00 43 20 38,00 254,208 1 33 695 2440 178294

34 873 YİĞİT TİKEN 11F 25 8 23,00 13 7 11,25 4 2 3,50 1 3 0,25 43 20 38,00 253,780 1 34 702 2455 179259

35 673 ENES HAYDAN 12E 27 11 24,25 14 6 12,50 2 5 0,75 1 2 0,50 44 24 38,00 253,628 5 35 704 2459 179621

36 618 AKİF ALIŞ 12G 21 8 19,00 10 5 8,75 12 7 10,25 0 1 -0,25 43 21 37,75 253,525 4 36 706 2463 179841

37 175 ZEYNEP YALIN 11B 28 11 25,25 12 7 10,25 4 7 2,25 44 25 37,75 252,723 3 37 715 2504 181650

38 452 YUSUF SALİH 11B 18 8 16,00 12 1 11,75 3 2 2,50 8 4 7,00 41 15 37,25 252,695 4 38 716 2506 181704

39 84 ECRİN DURU 11G 29 6 27,50 11 4 10,00 1 3 0,25 41 13 37,75 252,430 1 39 720 2520 182338

40 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 28 8 26,00 11 1 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 10 37,50 251,860 5 40 726 2543 183622

41 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 19 9 16,75 6 0 6,00 15 3 14,25 40 12 37,00 251,563 6 41 736 2571 184307

42 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 25 9 22,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 7 -0,75 43 23 37,25 251,508 7 42 738 2575 184412

43 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 22 14 18,50 9 5 7,75 10 7 8,25 5 10 2,50 46 36 37,00 251,435 6 43 741 2582 184577

44 700 HAZALEMİK 12A 24 13 20,75 12 4 11,00 1 2 0,50 7 9 4,75 44 28 37,00 251,233 7 44 746 2595 185044

45 600 ESER DAĞKÖ Y 11A 23 11 20,25 13 5 11,75 3 11 0,25 6 6 4,50 45 33 36,75 250,533 4 45 755 2625 186640

46 854 ÖMER BIÇAKCI 11E 22 9 19,75 13 5 11,75 6 3 5,25 41 17 36,75 250,418 1 46 758 2633 186935

47 604 CANSEL PELİT 11D 30 8 28,00 9 4 8,00 1 3 0,25 1 2 0,50 41 17 36,75 249,365 2 47 772 2679 189483

48 674 KEREM TOPUZ 12G 25 9 22,75 9 8 7,00 4 1 3,75 4 5 2,75 42 23 36,25 248,628 5 48 781 2702 191176
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Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410
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49 694 ELİF AKGÜMÜŞ 12F 25 8 23,00 13 5 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 41 19 36,25 248,545 5 49 783 2705 191366

50 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 21 11 18,25 13 4 12,00 7 5 5,75 1 4 0,00 42 24 36,00 248,348 6 50 784 2710 191845

51 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 27 7 25,25 11 7 9,25 2 1 1,75 1 4 0,00 41 19 36,25 248,193 8 51 786 2717 192223

52 522 SUDENAS BERÇİN 12C 28 4 27,00 8 5 6,75 3 2 2,50 39 11 36,25 247,965 6 52 792 2730 192739

53 925 MUSTAFA BIÇAK 12C 25 9 22,75 14 4 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,753 7 53 795 2743 193195

54 657 ARDA EYİ 12F 26 9 23,75 14 5 12,75 1 6 -0,50 41 20 36,00 247,633 6 54 796 2749 193458

55 802 İREM TORAMAN 12F 27 8 25,00 10 4 9,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 40 16 36,00 247,440 7 55 800 2758 193919

56 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 23 7 21,25 14 0 14,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 39 13 35,75 247,173 6 56 804 2772 194556

57 706 MUSA YİNİ 12A 27 9 24,75 8 3 7,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 41 21 35,75 246,728 8 57 809 2796 195588

58 879 ETHEM MURAT 12E 23 9 20,75 15 4 14,00 1 1 0,75 39 14 35,50 246,513 7 58 812 2806 196069

59 818 YELİZ BIĞRIK 12G 26 12 23,00 11 5 9,75 4 5 2,75 41 22 35,50 246,220 7 59 815 2816 196736

60 804 İREMSU KİLİM 12G 27 10 24,50 9 4 8,00 1 0 1,00 2 0 2,00 39 14 35,50 246,105 8 60 818 2823 197024

61 738 İLKNUR CİVİL 12D 24 12 21,00 12 3 11,25 3 0 3,00 39 15 35,25 245,725 9 61 827 2845 197870

62 839 NAZLI AYNAC I 11G 24 11 21,25 10 4 9,00 4 5 2,75 3 4 2,00 41 24 35,00 245,018 2 62 839 2882 199573

63 690 BURCU İKİZ 12G 24 11 21,25 12 5 10,75 2 0 2,00 1 0 1,00 39 16 35,00 244,978 9 63 840 2885 199660

64 427 KADİRCAN SİLME 12G 24 11 21,25 11 8 9,00 6 7 4,25 1 3 0,25 42 29 34,75 244,193 10 64 849 2928 201489

65 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 24 6 22,50 9 3 8,25 5 7 3,25 2 5 0,75 40 21 34,75 244,050 10 65 854 2934 201859

66 614 ÖMER SAİT GÜVENKAYA11G 21 12 18,00 13 5 11,75 5 6 3,50 2 4 1,00 41 27 34,25 243,135 3 66 863 2971 203999

67 654 AZRA ATEŞLİ 12D 22 12 19,00 11 6 9,50 3 4 2,00 6 9 3,75 42 31 34,25 243,115 11 67 864 2972 204052

68 632 FATMA TORGAN 12G 20 13 16,75 13 2 12,50 7 9 4,75 1 4 0,00 41 28 34,00 242,503 11 68 867 3001 205548

69 612 ÇINAR ÜLGEN 11B 26 13 22,75 7 3 6,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 40 23 34,25 242,468 5 69 868 3003 205628

70 926 ÖZGÜR KIZILCA 12A 21 6 19,50 5 2 4,50 7 5 5,75 5 3 4,25 38 16 34,00 242,315 9 70 870 3008 205969

71 855 CANER ABU 11C 20 14 16,50 11 8 9,00 6 1 5,75 3 2 2,50 40 25 33,75 241,880 2 71 872 3026 207007

72 611 AMANTUR NURUEV 12G 26 10 23,50 7 6 5,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,615 12 72 874 3031 207655

73 883 KARDELEN GÜLER 11C 22 10 19,50 9 5 7,75 7 6 5,50 2 4 1,00 40 25 33,75 241,430 3 73 875 3037 208103

74 1 MESUT GÜLŞEN 11C 23 11 20,25 13 5 11,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 39 21 33,75 241,283 4 74 878 3044 208460

75 362 ŞEVVAL SARI 11F 25 9 22,75 10 6 8,50 2 5 0,75 3 5 1,75 40 25 33,75 241,038 2 75 880 3060 209102

76 18 BEYZANUR ÖZDEMİR 11F 26 9 23,75 9 5 7,75 1 0 1,00 2 3 1,25 38 17 33,75 240,888 3 76 881 3064 209454

77 55 ECEM EFE 11D 22 9 19,75 10 3 9,25 4 5 2,75 2 1 1,75 38 18 33,50 240,673 3 77 884 3079 209971

78 593 KAAN DİKBAŞ 11E 19 14 15,50 15 2 14,50 2 4 1,00 4 7 2,25 40 27 33,25 240,490 2 78 887 3087 210407

79 911 AHMED YASİN 11A 24 13 20,75 2 0 2,00 7 5 5,75 7 9 4,75 40 27 33,25 239,908 5 79 893 3115 211761

80 106 BURÇİN OKURGAN 11F 25 13 21,75 9 8 7,00 5 4 4,00 1 3 0,25 40 28 33,00 238,843 4 80 908 3168 214213

81 707 NECLA DURUR 12D 27 8 25,00 9 8 7,00 2 4 1,00 38 20 33,00 238,410 12 81 912 3186 215217

82 874 ELİF YA AN 11F 25 8 23,00 9 2 8,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 36 13 32,75 237,905 5 82 915 3206 216425

83 750 CEYLİN CAN 11E 23 12 20,00 11 4 10,00 2 2 1,50 1 0 1,00 37 18 32,50 237,590 3 83 918 3219 217182

84 835 MELİKE ŞİRİN 11A 24 10 21,50 8 5 6,75 4 5 2,75 3 6 1,50 39 26 32,50 237,415 6 84 920 3227 217609

85 693 EBRU ŞAHİN 12F 24 9 21,75 11 9 8,75 1 4 0,00 5 12 2,00 41 34 32,50 237,403 8 85 921 3228 217635

86 787 YİĞİT CAN DUVAN 12C 24 10 21,50 13 7 11,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 39 26 32,50 237,315 8 86 923 3235 217858

87 655 ZÜMRAL YARAN 12G 26 10 23,50 9 3 8,25 1 1 0,75 1 4 0,00 37 18 32,50 237,095 13 87 926 3246 218396

88 215 ŞÜKRÜ BULU 12C 20 6 18,50 15 4 14,00 0 1 -0,25 35 11 32,25 236,990 9 88 931 3253 218641

89 837 ENİS PINARSOY 11E 17 10 14,50 14 2 13,50 3 4 2,00 2 0 2,00 36 16 32,00 236,835 4 89 932 3261 218992

90 713 SUDE NUR ARITMA 12F 22 7 20,25 10 3 9,25 4 5 2,75 36 15 32,25 236,763 9 90 934 3266 219167

91 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 22 6 20,50 10 7 8,25 6 10 3,50 38 23 32,25 236,730 13 91 936 3269 219242

92 702 KADİR ALAN 12G 24 11 21,25 13 7 11,25 2 9 -0,25 39 27 32,25 236,633 14 92 937 3274 219481

93 354 SUDENAZ TUNÇ 11G 20 17 15,75 16 3 15,25 1 0 1,00 37 20 32,00 236,593 4 93 939 3277 219589

94 872 ASLI SENA 11G 25 11 22,25 11 5 9,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 37 19 32,25 236,483 5 94 942 3284 219853

95 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 25 8 23,00 10 7 8,25 1 2 0,50 1 2 0,50 37 19 32,25 236,425 15 95 945 3291 220009

96 955 SUDENAZ YÜK EL 11B 21 12 18,00 14 4 13,00 2 4 1,00 37 20 32,00 236,300 6 96 949 3298 220296
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT
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KATILIMLAR

97 103 SUDENAZ DAĞDELEN 12C 22 8 20,00 12 2 11,50 1 2 0,50 35 12 32,00 236,060 10 97 953 3310 220884

98 482 YUNUS EMRE GÜLER 11G 22 8 20,00 10 3 9,25 3 1 2,75 1 4 0,00 36 16 32,00 236,040 6 98 954 3311 220921

99 601 EMRULLAH ERKOÇ 11C 18 14 14,50 11 9 8,75 9 5 7,75 2 5 0,75 40 33 31,75 236,030 5 99 955 3312 220948

100 912 ELİF ALIŞIK 11F 21 14 17,50 10 8 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 40 33 31,75 235,670 6 100 961 3334 221876

101 53 BEDİRHAN YAYKIN 11F 21 5 19,75 8 9 5,75 5 2 4,50 3 5 1,75 37 21 31,75 235,388 7 101 964 3348 222529

102 894 KAAN KARA 11G 17 10 14,50 12 6 10,50 6 5 4,75 2 1 1,75 37 22 31,50 235,315 7 102 965 3350 222700

103 803 İREMNUR YILDIZ 12C 23 12 20,00 12 1 11,75 35 13 31,75 235,285 11 103 967 3352 222763

104 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 23 12 20,00 6 7 4,25 8 2 7,50 37 21 31,75 235,285 8 103 967 3352 222763

105 686 YAVUZ YILDIRIM 12D 19 6 17,50 12 2 11,50 2 0 2,00 1 2 0,50 34 10 31,50 234,875 14 105 974 3372 223779

106 793 ECEM YILDIZ 12F 22 11 19,25 12 5 10,75 2 2 1,50 36 18 31,50 234,628 10 106 979 3383 224408

107 710 SEÇİL KARAKUŞ 12E 27 4 26,00 6 4 5,00 1 1 0,75 34 9 31,75 234,505 9 107 980 3388 224680

108 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 24 14 20,50 11 5 9,75 2 3 1,25 37 22 31,50 234,465 11 108 981 3392 224782

109 23 BERRE YILMAZ 11G 30 6 28,50 7 12 4,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 38 25 31,75 234,160 8 109 986 3403 225545

110 652 YUNUS EMRE YEŞİL 12D 20 9 17,75 11 6 9,50 4 4 3,00 2 4 1,00 37 23 31,25 234,108 15 110 987 3404 225660

111 798 FURKAN ÖZER 12D 22 12 19,00 14 5 12,75 0 2 -0,50 36 19 31,25 233,905 16 111 990 3416 226103

112 763 EKİN YILDIZ 12B 16 6 14,50 6 4 5,00 10 4 9,00 5 10 2,50 37 24 31,00 233,835 2 112 992 3418 226274

113 699 GÜLSÜM ORHAN 12F 22 8 20,00 10 1 9,75 2 2 1,50 34 11 31,25 233,775 12 113 994 3425 226393

114 751 YAREN ATMACA 12A 19 8 17,00 10 5 8,75 4 8 2,00 6 11 3,25 39 32 31,00 233,540 10 114 997 3434 226985

115 648 SUDENAZ KARAKUYUN 12F 18 12 15,00 11 7 9,25 7 2 6,50 36 21 30,75 232,915 13 115 1005 3465 228513

116 626 YASİR ZEREY 12E 24 6 22,50 10 4 9,00 0 2 -0,50 34 12 31,00 232,675 10 116 1009 3476 229060

117 0 DOĞUKAN EDİŞ 11 25 9 22,75 10 10 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,653 1 117 1010 3478 229127

118 623 NUR PIDIKÇI 12C 20 6 18,50 14 2 13,50 0 5 -1,25 34 13 30,75 232,460 12 118 1013 3489 229579

119 643 MİHRİBAN GÜNGÖR 12G 23 11 20,25 9 4 8,00 3 7 1,25 2 3 1,25 37 25 30,75 232,283 16 119 1015 3496 229980

120 762 CENGİZ ARSLAN 12E 18 11 15,25 11 4 10,00 5 7 3,25 3 4 2,00 37 26 30,50 232,208 11 120 1016 3500 230166

121 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 23 10 20,50 13 6 11,50 0 5 -1,25 36 21 30,75 232,150 17 121 1017 3502 230346

122 636 HİLAL AYDIN 12A 20 10 17,50 8 0 8,00 5 7 3,25 4 9 1,75 37 26 30,50 231,905 11 122 1020 3512 230925

123 659 AZRA KURU 12D 21 15 17,25 14 5 12,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 38 30 30,50 231,898 17 123 1021 3514 230945

124 680 OSMAN CAN ALAN 12C 22 10 19,50 11 8 9,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 36 22 30,50 231,565 13 124 1027 3530 231730

125 661 DİLARA KENDİR 12E 22 11 19,25 7 6 5,50 7 0 7,00 0 5 -1,25 36 22 30,50 231,558 12 125 1028 3532 231740

126 748 RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 12E 22 11 19,25 12 5 10,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 36 23 30,25 230,793 13 126 1033 3561 233511

127 749 SİMAY ŞAH OCAK 12D 27 5 25,75 6 5 4,75 33 10 30,50 230,763 18 127 1035 3563 233575

128 905 MELEK MEŞE 11F 24 12 21,00 7 7 5,25 2 3 1,25 4 5 2,75 37 27 30,25 230,735 8 128 1036 3566 233652

129 720 ARDA ÇAKIL 12C 23 11 20,25 12 6 10,50 2 10 -0,50 37 27 30,25 230,723 14 129 1038 3569 233672

130 411 AYLİN BAŞTAŞ 11A 22 5 20,75 10 2 9,50 3 8 1,00 1 8 -1,00 36 23 30,25 230,618 7 130 1039 3578 233941

131 141 HALİT ALTAYLI 11A 18 7 16,25 8 0 8,00 4 4 3,00 4 5 2,75 34 16 30,00 230,598 8 131 1040 3579 233990

132 782 ŞEYMA NUR GERİŞ 12C 24 11 21,25 12 4 11,00 0 4 -1,00 1 8 -1,00 37 27 30,25 230,553 15 132 1041 3580 234102

133 742 AKİF ERSU 12D 20 14 16,50 12 8 10,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 36 24 30,00 230,435 19 133 1042 3582 234376

134 319 ECE ÇELİK 11F 21 14 17,50 8 4 7,00 7 10 4,50 3 8 1,00 39 36 30,00 230,365 9 134 1043 3587 234531

135 868 YAĞMUR * DIN 11E 25 13 21,75 10 9 7,75 2 6 0,50 37 28 30,00 229,773 5 135 1050 3602 235948

136 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 1 11,75 14 1 13,75 5 7 3,25 3 9 0,75 34 18 29,50 229,593 12 136 1053 3613 236372

137 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 23 12 20,00 10 10 7,50 1 2 0,50 4 9 1,75 38 33 29,75 229,315 3 137 1057 3630 236992

138 906 ARAS ADEM KISACIK 11F 22 11 19,25 13 4 12,00 0 6 -1,50 35 21 29,75 229,283 10 138 1058 3631 237069

139 755 ATALAY ÇÖRTÜK 12A 14 9 11,75 12 5 10,75 4 4 3,00 6 9 3,75 36 27 29,25 228,958 13 139 1063 3648 237844

140 107 SEÇİL KÜÇÜKER 11A 17 17 12,75 10 6 8,50 6 7 4,25 6 9 3,75 39 39 29,25 228,828 9 140 1065 3653 238135

141 44 ELİF BAŞEGEN 11F 21 13 17,75 13 4 12,00 1 4 0,00 2 9 -0,25 37 30 29,50 228,773 11 141 1066 3655 238271

142 671 İLAYDA AĞCIK 12D 22 14 18,50 10 6 8,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 228,675 20 142 1068 3662 238498

143 887 BEYZA GÜL BELEN 11F 22 8 20,00 6 5 4,75 7 3 6,25 0 6 -1,50 35 22 29,50 228,430 12 143 1070 3670 239072

144 853 HATİCEYAREN YAVUZ 11B 14 11 11,25 8 7 6,25 7 1 6,75 7 9 4,75 36 28 29,00 228,308 7 144 1072 3676 239406
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

145 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 20 14 16,50 11 2 10,50 2 4 1,00 2 3 1,25 35 23 29,25 228,240 14 145 1073 3679 239559

146 843 ELA YILDIZ 11C 21 11 18,25 8 10 5,50 6 3 5,25 1 3 0,25 36 27 29,25 227,973 6 146 1077 3687 240126

147 777 NAZLICAN SUSAM 12E 21 11 18,25 11 4 10,00 3 8 1,00 35 23 29,25 227,963 14 147 1078 3688 240156

148 10 TAHA ARSLAN 11C 22 13 18,75 10 9 7,75 3 4 2,00 1 1 0,75 36 27 29,25 227,928 7 148 1081 3693 240261

149 157 EDANUR GÖÇERA 11D 22 13 18,75 11 6 9,50 1 0 1,00 34 19 29,25 227,898 4 149 1083 3695 240313

150 739 İPEKSU ALTUNCA N 12G 23 6 21,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 33 15 29,25 227,560 18 150 1089 3709 241128

151 54 GÖKAY ÖZGEN 11D 21 16 17,00 6 14 2,50 11 6 9,50 38 36 29,00 227,370 5 151 1093 3720 241549

152 922 SENA KISACIK 11D 21 12 18,00 8 3 7,25 3 1 2,75 1 0 1,00 33 16 29,00 227,280 6 152 1094 3723 241761

153 721 ARDA HAYDAN 12D 18 18 13,50 14 4 13,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 25 28,75 227,060 21 153 1098 3734 242283

154 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 18 14 14,50 14 6 12,50 1 2 0,50 2 3 1,25 35 25 28,75 226,990 15 154 1099 3735 242444

155 658 AYSU BAYINDIR 12C 25 13 21,75 10 10 7,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 226,753 16 155 1103 3748 243012

156 820 ZEYNEP SEYREKLİ 12D 22 13 18,75 11 6 9,50 2 6 0,50 35 25 28,75 226,388 22 156 1106 3763 243819

157 736 İKRA TOPCU 12G 24 14 20,50 9 7 7,25 2 4 1,00 35 25 28,75 226,200 19 157 1109 3772 244279

158 828 FEYZA ŞAHİN 11E 23 11 20,25 8 7 6,25 3 3 2,25 34 21 28,75 226,193 6 158 1110 3773 244290

159 780 ŞILA TEKYILDIZ 12G 23 11 20,25 8 7 6,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,183 20 159 1111 3775 244328

160 4 CERENNUR MEMİŞ 11G 23 6 21,50 7 8 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 33 17 28,75 226,060 9 160 1113 3783 244638

161 848 NİSA NUR ERAT 11C 18 10 15,50 8 2 7,50 7 3 6,25 0 3 -0,75 33 18 28,50 226,025 8 161 1115 3786 244721

162 781 ŞEVAL KAPLAN 12F 23 12 20,00 11 8 9,00 1 6 -0,50 35 26 28,50 225,470 16 162 1118 3805 245994

163 841 RANA UÇUN 11E 16 6 14,50 11 4 10,00 5 5 3,75 32 15 28,25 225,430 7 163 1120 3809 246089

164 22 YAVUZ TİKENOĞLU 12C 19 15 15,25 9 4 8,00 6 7 4,25 1 1 0,75 35 27 28,25 225,363 17 164 1122 3814 246242

165 703 KAĞAN KAYA 12D 19 10 16,50 7 4 6,00 5 6 3,50 3 3 2,25 34 23 28,25 225,260 23 165 1123 3817 246473

166 834 SAMET TATLI 11F 19 12 16,00 11 5 9,75 3 2 2,50 33 19 28,25 225,235 13 166 1124 3819 246523

167 774 MERT SAYILIR 12C 18 15 14,25 12 4 11,00 2 3 1,25 2 2 1,50 34 24 28,00 224,768 18 167 1126 3835 247599

168 143 ŞERİFE ADAY 12D 21 15 17,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 34 24 28,00 224,278 24 168 1131 3862 248725

169 609 BURAK SEMİH ASMA 11D 20 18 15,50 12 8 10,00 2 8 0,00 3 3 2,25 37 37 27,75 223,880 7 169 1137 3884 249629

170 705 DİLEK BAYLAN 12B 23 7 21,25 4 5 2,75 3 4 2,00 4 8 2,00 34 24 28,00 223,878 4 170 1138 3885 249632

171 764 EMİR DİNLEMEK 12F 23 7 21,25 7 3 6,25 1 2 0,50 31 12 28,00 223,798 17 171 1140 3887 249824

172 770 SANCAKEVSER 12E 20 14 16,50 10 4 9,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 34 25 27,75 223,610 15 172 1142 3896 250262

173 870 BERRA ÖZYURT 11F 18 14 14,50 11 5 9,75 2 1 1,75 2 2 1,50 33 22 27,50 223,225 14 173 1148 3920 251148

174 684 SUDENAZ YAZICI 12C 17 9 14,75 9 4 8,00 7 4 6,00 0 5 -1,25 33 22 27,50 223,083 19 174 1151 3924 251464

175 116 ELİF YAPICI 11D 20 14 16,50 12 4 11,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 34 26 27,50 222,915 8 175 1152 3928 251814

176 863 YİĞİT ARAS ŞEN 11E 20 11 17,25 11 7 9,25 1 0 1,00 32 18 27,50 222,848 8 176 1154 3932 251944

177 881 ESLEM İŞNEL 11E 20 9 17,75 9 7 7,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 33 22 27,50 222,713 9 177 1159 3942 252270

178 602 AYLİN YAR 11G 22 7 20,25 11 5 9,75 0 3 -0,75 0 7 -1,75 33 22 27,50 222,348 10 178 1161 3954 253094

179 779 RABİA TÜRE 12G 21 12 18,00 9 4 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 32 19 27,25 221,985 21 179 1164 3969 253891

180 557 BEYZA YILDIZ 11D 20 10 17,50 11 7 9,25 4 10 1,50 2 12 -1,00 37 39 27,25 221,980 9 180 1165 3970 253902

181 117 KAAN DURU 11D 16 11 13,25 8 9 5,75 5 4 4,00 6 8 4,00 35 32 27,00 221,978 10 181 1166 3971 253907

182 138 SUDENAZ GÜNEŞ 11C 19 14 15,50 11 3 10,25 1 4 0,00 3 7 1,25 34 28 27,00 221,575 9 182 1170 3982 254804

183 122 MERTEFE SÖNMEZ 11A 14 15 10,25 9 7 7,25 8 6 6,50 5 9 2,75 36 37 26,75 221,563 10 183 1171 3983 254823

184 806 MEDİNE DEMİR 12A 20 11 17,25 7 2 6,50 2 7 0,25 4 4 3,00 33 24 27,00 221,418 14 184 1173 3986 255180

185 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 21 13 17,75 10 4 9,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 20 27,00 221,213 22 185 1176 3999 255626

186 677 MERVENUR BAŞDEMİR 12C 23 6 21,50 6 4 5,00 1 2 0,50 30 12 27,00 220,745 20 186 1180 4012 256646

187 97 BERİN DİNLEMEK 11B 17 11 14,25 10 5 8,75 5 6 3,50 32 22 26,50 220,318 8 187 1184 4032 257566

188 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 22 11 19,25 11 7 9,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 33 25 26,75 220,243 18 188 1186 4039 257758

189 759 HAMZA CAM 12C 18 11 15,25 12 4 11,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 18 26,50 220,038 21 189 1188 4046 258205

190 410 FATMA NİDA 11 22 11 19,25 9 7 7,25 1 4 0,00 32 22 26,50 219,528 2 190 1194 4064 259273

191 718 YİĞİT GÜNEYSU 12D 17 12 14,00 12 4 11,00 1 1 0,75 1 2 0,50 31 19 26,25 219,475 25 191 1197 4069 259393

192 669 MUSA ŞENDUR 11E 17 13 13,75 10 5 8,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 34 31 26,25 219,468 10 192 1198 4070 259408
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

193 785 UMUTCAN KAZEL 12E 18 16 14,00 14 5 12,75 1 6 -0,50 33 27 26,25 219,455 16 193 1199 4072 259439

194 15 KAAN AY 12B 13 10 10,50 10 6 8,50 6 2 5,50 3 6 1,50 32 24 26,00 219,215 5 194 1202 4081 259938

195 809 MİRZA ÖZYURT 12D 15 12 12,00 13 7 11,25 3 1 2,75 31 20 26,00 218,960 26 195 1205 4093 260509

196 698 FUNDA BAŞ 12E 17 10 14,50 10 7 8,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,625 17 196 1209 4110 261279

197 768 İLKER ŞAHİN 12C 13 7 11,25 12 4 11,00 5 6 3,50 30 17 25,75 218,303 22 197 1212 4120 261952

198 87 YİĞİT SEZER 11C 16 13 12,75 13 3 12,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 31 21 25,75 218,078 10 198 1214 4129 262434

199 773 ELA ARA 11F 18 18 13,50 10 10 7,50 8 6 6,50 0 7 -1,75 36 41 25,75 217,940 15 199 1217 4135 262699

200 817 YASİN YAĞIZ BATU 12E 20 17 15,75 12 8 10,00 32 25 25,75 217,718 18 200 1218 4139 263126

201 20 EREN İSTER 12C 19 12 16,00 9 10 6,50 4 4 3,00 1 3 0,25 33 29 25,75 217,695 23 201 1219 4141 263178

202 675 KEVSER KAYA 12B 25 8 23,00 0 1 -0,25 5 7 3,25 30 16 26,00 217,660 6 202 1220 4144 263264

203 662 EDANUR VAN 12G 25 11 22,25 6 8 4,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 33 28 26,00 217,618 23 203 1223 4148 263365

204 898 KAAN SARILMIŞ 11C 21 15 17,25 11 8 9,00 2 10 -0,50 34 33 25,75 217,523 11 204 1225 4155 263554

205 823 EMİNE ÇAĞLAR 12B 21 7 19,25 1 3 0,25 5 4 4,00 4 7 2,25 31 21 25,75 217,353 7 205 1227 4159 263889

206 613 ÖZCAN BULAT 11E 17 8 15,00 7 9 4,75 9 10 6,50 1 7 -0,75 34 34 25,50 217,030 11 206 1229 4167 264533

207 727 EREN ERKOÇ 12A 19 8 17,00 1 3 0,25 9 5 7,75 3 10 0,50 32 26 25,50 216,820 15 207 1230 4174 265011

208 80 CİHAN ŞİŞMAN 11F 20 11 17,25 9 9 6,75 2 4 1,00 2 6 0,50 33 30 25,50 216,788 16 208 1231 4175 265088

209 656 ALPEREN ÇAYA 12E 16 16 12,00 13 5 11,75 1 0 1,00 2 6 0,50 32 27 25,25 216,715 19 209 1232 4176 265253

210 913 NİSA NUR AYKAN 11G 22 11 19,25 5 5 3,75 3 2 2,50 30 18 25,50 216,508 11 210 1236 4186 265712

211 916 EMİR ÖZLEME 11B 24 10 21,50 9 9 6,75 1 6 -0,50 0 10 -2,50 34 35 25,25 215,360 9 211 1244 4220 268140

212 689 EYLÜL DURSUN 12B 17 7 15,25 6 1 5,75 3 1 2,75 1 0 1,00 27 9 24,75 214,803 8 212 1249 4243 269295

213 697 EREN TİKEN 12D 15 11 12,25 7 7 5,25 4 5 2,75 7 11 4,25 33 34 24,50 214,568 27 213 1251 4248 269753

214 840 EGE KAYA 11G 21 13 17,75 11 7 9,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 32 29 24,75 214,388 12 214 1252 4255 270150

215 885 ZEYNEP ÖZER 11F 18 11 15,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 30 22 24,50 214,168 17 215 1255 4265 270571

216 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 17 10 14,50 9 8 7,00 3 6 1,50 4 10 1,50 33 34 24,50 214,165 16 216 1256 4266 270577

217 815 SUDENAZ GENÇ 12A 13 12 10,00 5 0 5,00 9 5 7,75 3 6 1,50 30 23 24,25 213,995 17 217 1258 4272 270940

218 838 YASİN HANCI 11E 20 17 15,75 9 11 6,25 3 7 1,25 4 11 1,25 36 46 24,50 213,993 12 218 1259 4273 270948

219 902 İREM AKINCI 11F 20 14 16,50 8 8 6,00 3 4 2,00 2 8 0,00 33 34 24,50 213,845 18 219 1260 4279 271216

220 888 SEMİH ABLAK 11E 13 8 11,00 9 1 8,75 7 6 5,50 0 4 -1,00 29 19 24,25 213,765 13 220 1261 4285 271402

221 895 EMİR AK 11C 17 21 11,75 16 4 15,00 2 14 -1,50 2 12 -1,00 37 51 24,25 213,668 12 221 1264 4292 271589

222 970 ECRİN TUANA KUCUKKCK11F 16 13 12,75 9 7 7,25 4 1 3,75 1 2 0,50 30 23 24,25 213,598 19 222 1265 4293 271713

223 649 SENANUR Ç 12C 18 14 14,50 7 7 5,25 4 9 1,75 4 5 2,75 33 35 24,25 213,460 24 223 1267 4298 271968

224 903 YASEMİN ERGÜL 11D 16 6 14,50 5 2 4,50 4 5 2,75 5 10 2,50 30 23 24,25 213,450 11 224 1268 4299 271995

225 900 YUSUF TAŞLI 12E 17 12 14,00 11 3 10,25 1 4 0,00 29 19 24,25 213,415 20 225 1269 4301 272070

226 90 SUDE AKGÜMÜŞ 11C 18 8 16,00 9 6 7,50 0 4 -1,00 3 5 1,75 30 23 24,25 213,225 13 226 1274 4311 272446

227 919 HAYRU BOLAT 11A 9 5 7,75 5 3 4,25 13 8 11,00 1 1 0,75 28 17 23,75 212,748 11 227 1279 4331 273411

228 876 ALİ GÜLER 11E 11 9 8,75 14 6 12,50 4 6 2,50 29 21 23,75 212,588 14 228 1281 4338 273722

229 886 SAMET MUTLU 11C 24 11 21,25 7 11 4,25 2 7 0,25 1 10 -1,50 34 39 24,25 212,413 14 229 1282 4344 274060

230 716 UYGAR ARSLAN 12A 20 9 17,75 2 5 0,75 4 7 2,25 5 7 3,25 31 28 24,00 212,303 18 230 1283 4346 274280

231 833 KEVSER 12B 19 5 17,75 6 2 5,50 1 8 -1,00 4 9 1,75 30 24 24,00 212,243 9 231 1284 4347 274395

232 660 CANER KURT 12E 20 10 17,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 29 20 24,00 212,215 21 232 1285 4348 274438

233 678 MERYEM YAMA 12D 20 7 18,25 5 7 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 29 20 24,00 212,128 28 233 1287 4355 274612

234 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 21 11 18,25 5 7 3,25 4 6 2,50 30 24 24,00 212,108 22 234 1288 4356 274633

235 32 ALPEREN TEPELİ 11C 16 6 14,50 7 7 5,25 4 11 1,25 5 9 2,75 32 33 23,75 211,950 15 235 1291 4361 274956

236 52 SİNAN TOZUN 11G 19 21 13,75 12 8 10,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 32 33 23,75 211,908 13 236 1292 4364 275039

237 114 CEYHUN MUSLU 11D 18 15 14,25 9 7 7,25 2 0 2,00 1 3 0,25 30 25 23,75 211,883 12 237 1293 4367 275080

238 908 KAAN ÖZEL 11F 18 14 14,50 9 2 8,50 2 5 0,75 2 8 0,00 31 29 23,75 211,840 20 238 1296 4370 275160

239 849 HAYAT RANA DEMİREL 11G 14 7 12,25 6 3 5,25 7 4 6,00 27 14 23,50 211,378 14 239 1298 4381 276066

240 679 YASİN NAR 12B 9 6 7,50 6 4 5,00 9 4 8,00 5 9 2,75 29 23 23,25 211,350 10 240 1299 4383 276118
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

241 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 15 9 12,75 8 4 7,00 4 4 3,00 2 5 0,75 29 22 23,50 211,343 25 241 1300 4384 276130

242 596 EREN ÇALIŞKAN 11A 11 12 8,00 8 5 6,75 8 11 5,25 4 3 3,25 31 31 23,25 211,305 12 242 1302 4387 276201

243 691 DEFNE GÜMÜŞ 12E 21 9 18,75 5 4 4,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 29 21 23,75 211,238 23 243 1303 4392 276348

244 884 MÜHAMMET KARADAŞ 11E 17 9 14,75 10 5 8,75 27 14 23,50 211,053 15 244 1306 4399 276687

245 701 HİLAL ÖZEN 12B 19 12 16,00 5 2 4,50 2 4 1,00 3 4 2,00 29 22 23,50 210,970 11 245 1309 4410 276856

246 901 ZARİFE KESKİN 11G 21 13 17,75 7 2 6,50 0 3 -0,75 28 18 23,50 210,663 15 246 1315 4423 277398

247 176 DİLAN UYLASI 11D 16 16 12,00 10 8 8,00 4 3 3,25 30 27 23,25 210,655 13 247 1316 4424 277418

248 852 MUSA SALDIRAN 11E 16 12 13,00 8 10 5,50 4 1 3,75 2 4 1,00 30 27 23,25 210,565 16 248 1318 4427 277608

249 735 GİZEM KOCAK 12F 19 13 15,75 8 6 6,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 30 27 23,25 210,158 19 249 1324 4438 278395

250 56 ÖYKÜ YILDIRIM 11D 19 10 16,50 8 7 6,25 2 6 0,50 29 23 23,25 210,090 14 250 1325 4440 278520

251 865 KÜBRA KIZILOT 11C 22 9 19,75 4 6 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 28 19 23,25 209,648 16 251 1334 4466 279343

252 897 İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 11A 16 5 14,75 9 7 7,25 1 2 0,50 2 6 0,50 28 20 23,00 209,563 13 252 1335 4467 279490

253 7 YASEMİN SOY 11D 20 8 18,00 7 4 6,00 1 8 -1,00 28 20 23,00 209,120 15 253 1339 4481 280317

254 831 MELEK KULAKSIZ 11E 17 10 14,50 10 6 8,50 1 5 -0,25 28 21 22,75 208,810 17 254 1341 4489 280874

255 880 EREN AĞIR 11C 18 10 15,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 27 17 22,75 208,690 17 255 1342 4493 281111

256 109 ARDA GÖL 11C 11 4 10,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 25 10 22,50 208,620 18 256 1344 4496 281256

257 339 ULUS YEŞİLDUMAN 11E 14 11 11,25 7 4 6,00 7 7 5,25 28 22 22,50 208,488 18 257 1345 4502 281514

258 761 BÜŞRA PUNAR 12E 21 11 18,25 4 2 3,50 1 0 1,00 26 13 22,75 208,333 24 258 1346 4504 281812

259 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 20 18 15,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 28 22 22,50 207,935 20 259 1347 4511 282563

260 741 MELİSA BIÇAK 11C 14 13 10,75 9 4 8,00 3 1 2,75 3 9 0,75 29 27 22,25 207,828 19 260 1349 4514 282774

261 670 HİLAL KURT 12D 20 14 16,50 9 9 6,75 0 3 -0,75 29 26 22,50 207,805 29 261 1350 4515 282811

262 580 YASİR KORKMAZ 11 16 18 11,50 12 7 10,25 1 4 0,00 2 7 0,25 31 36 22,00 206,955 3 262 1359 4540 284385

263 795 BUKET CEZAN 11G 21 9 18,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 2 6 0,50 29 27 22,25 206,778 16 263 1360 4543 284661

264 563 FATMA ER 12C 17 12 14,00 6 6 4,50 4 2 3,50 27 20 22,00 206,620 26 264 1361 4546 284932

265 862 BADESU KUVANCI 11G 18 15 14,25 9 6 7,50 3 3 2,25 0 8 -2,00 30 32 22,00 206,508 17 265 1362 4548 285127

266 737 İLAYDA ŞAL 12E 19 12 16,00 8 8 6,00 27 20 22,00 206,360 25 266 1365 4553 285394

267 857 MUSTAFA HASDEMİR 11B 20 12 17,00 6 5 4,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 29 28 22,00 206,200 10 267 1367 4561 285672

268 708 NUH ECİM 12B 15 8 13,00 8 11 5,25 4 7 2,25 4 12 1,00 31 38 21,50 205,280 12 268 1375 4594 287373

269 824 ÇİLEMNAZ ATUK 12F 17 12 14,00 7 5 5,75 2 1 1,75 26 18 21,50 205,110 21 269 1377 4600 287636

270 950 NUMAN KAŞALTI 11D 14 21 8,75 13 5 11,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 29 31 21,25 205,108 16 270 1378 4601 287662

271 871 YASİN AYDUVAN 11F 17 9 14,75 3 5 1,75 5 4 4,00 1 0 1,00 26 18 21,50 205,053 21 271 1379 4602 287735

272 997 ENES DİLDEN 12C 20 14 16,50 6 11 3,25 2 4 1,00 1 1 0,75 29 30 21,50 204,815 27 272 1381 4606 288168

273 731 EYLÜL *K AYA 12D 14 9 11,75 8 7 6,25 5 7 3,25 27 23 21,25 204,648 30 273 1383 4609 288456

274 113 ARDA İKİZOĞLU 11B 17 10 14,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 25 15 21,25 204,320 11 274 1384 4615 289036

275 968 MEDİNE KIRANLI 12C 19 16 15,00 8 10 5,50 2 5 0,75 29 31 21,25 204,255 28 275 1385 4618 289166

276 712 SILAN R K*M AZ 12F 16 17 11,75 10 6 8,50 0 4 -1,00 3 5 1,75 29 32 21,00 203,963 22 276 1386 4625 289660

277 663 EFE CAN TERZİ 12B 8 2 7,50 6 7 4,25 5 10 2,50 9 10 6,50 28 29 20,75 203,950 13 277 1387 4626 289678

278 790 TUĞÇE BOZKURT 11A 14 8 12,00 8 4 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 25 16 21,00 203,920 14 278 1388 4631 289728

279 859 CANSU AY 11D 16 16 12,00 9 5 7,75 2 3 1,25 27 24 21,00 203,860 17 279 1389 4632 289834

280 115 BUSE KARARMIŞ 11F 22 13 18,75 6 12 3,00 2 9 -0,25 3 13 -0,25 33 47 21,25 203,728 22 280 1390 4636 290069

281 1 İLKER OCAK 11B 15 7 13,25 2 2 1,50 8 7 6,25 1 4 0,00 26 20 21,00 203,698 12 281 1391 4638 290111

282 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 18 8 16,00 6 6 4,50 3 10 0,50 27 24 21,00 203,360 14 282 1393 4650 290704

283 621 ASLI SARIDİKEN 12A 19 13 15,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 7 -0,75 27 24 21,00 203,343 19 283 1394 4651 290722

284 640 SILA AYDIN 11C 19 7 17,25 2 8 0,00 6 9 3,75 27 24 21,00 203,178 20 284 1395 4658 291008

285 867 NECATİ GÜNAYDIN 11B 17 18 12,50 8 8 6,00 2 8 0,00 4 7 2,25 31 41 20,75 203,130 13 285 1397 4660 291095

286 546 AZRA KAYA 11B 13 4 12,00 6 7 4,25 7 7 5,25 2 11 -0,75 28 29 20,75 203,075 14 286 1398 4661 291169

287 936 ENDER ARMA 11A 8 16 4,00 7 4 6,00 5 8 3,00 8 3 7,25 28 31 20,25 202,925 15 287 1399 4663 291396

288 208 ZEYNEP MERVE DURAN11B 12 14 8,50 9 7 7,25 6 8 4,00 3 9 0,75 30 38 20,50 202,835 15 288 1401 4667 291560
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

289 901 HAMZA YAĞIZ İLHAZ 11D 17 13 13,75 11 4 10,00 0 4 -1,00 0 8 -2,00 28 29 20,75 202,798 18 289 1402 4668 291643

290 877 YUNUS KAYIKCIOĞLU 11E 18 14 14,50 8 8 6,00 1 2 0,50 3 13 -0,25 30 37 20,75 202,770 19 290 1403 4669 291691

291 267 ERDOĞAN KON 11B 14 7 12,25 6 4 5,00 3 0 3,00 1 3 0,25 24 14 20,50 202,328 16 291 1408 4682 292397

292 676 KÜBRA ALABAŞ 12F 15 8 13,00 9 5 7,75 1 5 -0,25 25 18 20,50 202,220 23 292 1409 4685 292565

293 800 ŞEVVAL GÜNDÜZ 11E 18 14 14,50 8 10 5,50 1 2 0,50 27 26 20,50 202,025 20 293 1410 4690 292897

294 630 EFE AKGÜL 12D 15 17 10,75 9 6 7,50 5 7 3,25 0 5 -1,25 29 35 20,25 201,708 31 294 1411 4696 293385

295 120 HAZEL KANCAN 11C 13 14 9,50 8 3 7,25 4 14 0,50 5 9 2,75 30 40 20,00 201,275 21 295 1414 4705 294003

296 758 SUDE NAZ AYDOĞAN 11A 17 8 15,00 1 1 0,75 6 9 3,75 2 5 0,75 26 23 20,25 201,235 16 296 1415 4707 294083

297 827 YUSUF ZİYA TOPCU 12F 12 4 11,00 8 3 7,25 2 1 1,75 22 8 20,00 200,970 24 297 1419 4714 294481

298 605 BÜŞRA ŞİMŞEK 11B 22 13 18,75 3 5 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 26 23 20,25 200,688 17 298 1421 4724 294955

299 747 ÖZLEM İBLİK 12D 18 18 13,50 5 5 3,75 3 1 2,75 26 24 20,00 200,645 32 299 1422 4725 295024

300 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 16 8 14,00 4 4 3,00 3 5 1,75 3 7 1,25 26 24 20,00 200,630 15 300 1423 4726 295057

301 744 MERVE YAVAŞ 12C 20 10 17,50 6 7 4,25 0 7 -1,75 26 24 20,00 200,125 29 301 1426 4734 295867

302 860 SİNEM ÖZÇELİK 11C 14 15 10,25 7 10 4,50 4 9 1,75 5 8 3,00 30 42 19,50 199,678 22 302 1428 4745 296592

303 635 BUSE SUNDAK 11D 18 8 16,00 7 11 4,25 0 2 -0,50 25 21 19,75 199,565 19 303 1429 4748 296756

304 845 EBRU TORA 11E 20 15 16,25 8 9 5,75 0 4 -1,00 1 9 -1,25 29 37 19,75 199,483 21 304 1431 4752 296879

305 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 19 14 15,50 5 4 4,00 24 18 19,50 198,875 30 305 1439 4773 297836

306 757 NUR ÖZGÖLLER 12A 15 11 12,25 3 7 1,25 3 5 1,75 6 8 4,00 27 31 19,25 198,703 20 306 1440 4776 298084

307 778 NESRİN AK 12F 12 3 11,25 7 10 4,50 5 6 3,50 24 19 19,25 198,673 25 307 1441 4778 298117

308 979 MERT AYDEMİR 12E 12 10 9,50 9 5 7,75 1 3 0,25 2 2 1,50 24 20 19,00 198,205 26 308 1443 4791 298863

309 709 AHMET KADİR ATLI 12A 13 5 11,75 5 4 4,00 4 7 2,25 2 4 1,00 24 20 19,00 197,893 21 309 1445 4795 299294

310 760 BUĞRA KIR 12A 8 7 6,25 5 3 4,25 9 4 8,00 2 7 0,25 24 21 18,75 197,823 22 310 1446 4797 299394

311 401 HÜMEYRA VERGİLİ 11E 16 14 12,50 7 10 4,50 4 5 2,75 1 7 -0,75 28 36 19,00 197,725 22 311 1448 4800 299541

312 711 SEVDE SÜREN 12F 17 14 13,50 9 8 7,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 27 32 19,00 197,625 26 312 1449 4802 299682

313 606 ZEYNEP MUTLU 11F 14 17 9,75 8 6 6,50 5 12 2,00 3 10 0,50 30 45 18,75 197,378 23 313 1452 4808 300032

314 125 EFE KUL 11B 13 5 11,75 7 7 5,25 0 2 -0,50 4 7 2,25 24 21 18,75 197,188 18 314 1453 4812 300293

315 890 ECE TORGAN 11C 17 16 13,00 9 5 7,75 3 15 -0,75 1 9 -1,25 30 45 18,75 196,885 23 315 1454 4818 300796

316 696 ERDEM ÖZER 12F 14 18 9,50 6 12 3,00 7 8 5,00 1 1 0,75 28 39 18,25 195,910 27 316 1461 4839 302202

317 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 13 12 10,00 8 3 7,25 2 4 1,00 23 19 18,25 195,815 31 317 1462 4841 302318

318 405 HAYAT ÇULLU 11C 17 11 14,25 4 7 2,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 25 28 18,00 194,478 24 318 1470 4867 304123

319 987 MERYEM TAMER 12C 13 14 9,50 8 6 6,50 2 1 1,75 23 21 17,75 194,370 32 319 1471 4868 304274

320 829 OĞUZ KAAN NİKSARLI 11C 14 22 8,50 9 11 6,25 3 6 1,50 3 7 1,25 29 46 17,50 193,795 25 320 1473 4876 305074

321 665 ESAT ÇELİK 12B 10 6 8,50 10 5 8,75 1 3 0,25 21 14 17,50 193,755 16 321 1474 4878 305129

322 921 GÖZDE İŞCİ 11D 17 9 14,75 3 2 2,50 1 2 0,50 21 13 17,75 193,688 20 322 1475 4879 305205

323 682 SILA ŞAHİN 12E 12 18 7,50 12 5 10,75 0 4 -1,00 24 27 17,25 193,120 27 323 1478 4887 305904

324 920 EREN GÜL 11E 11 3 10,25 2 0 2,00 6 4 5,00 1 4 0,00 20 11 17,25 192,763 23 324 1480 4893 306374

325 907 CEYLİN YILMAZ 11B 15 19 10,25 7 10 4,50 5 4 4,00 2 14 -1,50 29 47 17,25 192,703 19 325 1481 4895 306474

326 597 BERKAN AYDIN 11F 16 19 11,25 8 9 5,75 1 3 0,25 1 4 0,00 26 35 17,25 192,633 24 326 1482 4896 306547

327 812 POLAT ÇAKIR 12F 16 15 12,25 6 4 5,00 22 19 17,25 192,503 28 327 1483 4899 306728

328 893 İPEM DERE 11G 13 8 11,00 4 4 3,00 2 4 1,00 3 4 2,00 22 20 17,00 191,990 18 328 1489 4908 307372

329 836 SÜMEYYE BOY 11G 14 13 10,75 8 8 6,00 1 3 0,25 23 24 17,00 191,943 19 329 1491 4910 307446

330 811 NİSA NUR UÇAR 12E 11 19 6,25 10 8 8,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 25 33 16,75 191,763 28 330 1494 4914 307680

331 619 ALİM AĞCA 12E 10 14 6,50 10 4 9,00 1 1 0,75 1 4 0,00 22 23 16,25 190,230 29 331 1501 4942 309566

332 807 DİLARA BAKANGÖZ 11D 9 12 6,00 8 4 7,00 0 3 -0,75 4 3 3,25 21 22 15,50 188,160 21 332 1514 4981 312044

333 688 KADİR MEMÜK 12E 14 12 11,00 2 0 2,00 4 5 2,75 20 17 15,75 188,135 30 333 1515 4982 312066

334 5 ALPEREN KAYNAK 11A 15 21 9,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 7 0,25 23 31 15,25 186,798 17 334 1519 5002 313564

335 842 ŞULE ÇANKA 11B 12 8 10,00 3 3 2,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,745 20 335 1520 5004 313637

336 683 SUDE ŞİMŞEK 12B 14 7 12,25 1 0 1,00 4 7 2,25 2 9 -0,25 21 23 15,25 186,453 17 336 1521 5007 313946
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,2 10,8 16,46 8,9 5,2 7,65 3,4 4,0 2,36 1,6 3,7 0,69 33,1 23,6 27,16 221,070

KATILIMLAR

337 729 ERMAN OPCİN 12F 10 10 7,50 10 10 7,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 22 28 15,00 186,265 29 337 1523 5010 314140

338 723 CESUR GÜVEN 12B 10 10 7,50 5 0 5,00 3 3 2,25 3 12 0,00 21 25 14,75 185,570 18 338 1526 5022 314844

339 121 EZEL KANCAN 11D 15 16 11,00 7 9 4,75 0 4 -1,00 22 29 14,75 185,115 22 339 1528 5028 315338

340 730 ARDA KAYALIK 12D 16 14 12,50 2 16 -2,00 7 11 4,25 25 41 14,75 184,920 33 340 1529 5031 315552

341 99 FURKAN KARAGÖL 11D 12 16 8,00 10 6 8,50 0 4 -1,00 1 8 -1,00 23 34 14,50 184,710 23 341 1530 5033 315775

342 866 EFE AKYÜZ 11A 3 2 2,50 6 0 6,00 4 4 3,00 3 2 2,50 16 8 14,00 184,055 18 342 1531 5040 316453

343 685 TÜLİN ÇAKMAK 12E 10 12 7,00 6 1 5,75 1 0 1,00 17 13 13,75 182,615 31 343 1538 5053 317925

344 409 YAREN DÜZGÜN 11F 13 9 10,75 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 19 21 13,75 182,128 25 344 1539 5058 318433

345 85 EMRE GÜNEY 11F 19 21 13,75 19 21 13,75 181,738 26 345 1541 5063 318827

346 255 ZEYNEP ZÜLAL AYNACI 11C 14 13 10,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 16 13,00 179,863 26 346 1546 5091 320510

347 150 EFE  KESKİN 11 11 15 7,25 6 13 2,75 5 2 4,50 0 7 -1,75 22 37 12,75 179,493 4 347 1547 5097 320898

348 794 ZÜHRE UYLASI 12B 10 8 8,00 3 6 1,50 4 5 2,75 17 19 12,25 178,065 19 348 1552 5114 322182

349 568 UMUT BERK SAYDERE 11B 9 14 5,50 5 9 2,75 4 7 2,25 3 7 1,25 21 37 11,75 176,820 21 349 1556 5125 323240

350 996 MİRAÇ UZUN 12F 12 28 5,00 4 8 2,00 4 3 3,25 20 39 10,25 172,305 30 350 1572 5172 326841

351 930 NİLAY SU KAK 12D 6 14 2,50 6 8 4,00 4 2 3,50 16 24 10,00 171,875 34 351 1573 5176 327143

352 0 MUHAMMET ŞAHİN 11D 7 7 5,25 5 1 4,75 12 8 10,00 171,518 24 352 1575 5181 327410

353 644 NURSENA BAYINDIR 12F 12 17 7,75 3 7 1,25 4 10 1,50 2 10 -0,50 21 44 10,00 171,173 31 353 1576 5184 327660

354 16 BARIŞ YILDIZ 11E 9 11 6,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 13 17 8,75 167,573 24 354 1579 5210 330097

355 814 SUDENAZ CÜSÜM 12C 10 23 4,25 7 12 4,00 1 3 0,25 18 38 8,50 167,118 33 355 1582 5215 330421

356 869 SUDE ALANLI 11E 4 4 3,00 6 4 5,00 10 8 8,00 165,770 25 356 1583 5224 331271

357 971 HÜSE İN KOCAOĞLAN 11A 5 2 4,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 11 14 7,50 164,135 19 357 1588 5239 332276

358 861 KEREM ÖZKAN 11B 10 21 4,75 6 7 4,25 2 8 0,00 1 10 -1,50 19 46 7,50 163,973 22 358 1591 5242 332379

359 756 ÖMER HANİKAZ 11C 5 3 4,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 9 13 5,75 158,813 27 359 1600 5273 335330

360 647 İSMİNAZ AYDIN 11C 5 16 1,00 8 8 6,00 2 6 0,50 0 11 -2,75 15 41 4,75 156,105 28 360 1603 5287 336805

361 784 TANER SEÇMEN 12D 1 2 0,50 1 2 0,50 143,445 35 361 1612 5331 342762

362 816 ULAŞ AKDUMAN 12B 5 8 3,00 5 8 3,00

363 369 KEREM KURU 11E 5 22 -0,50 3 2 2,50 3 11 0,25 0 1 -0,25 11 36 2,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

1 989 NUREFŞAN MA AY 12A 29 8 27,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 1 3 0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 3 1 2,75 71 28 64,00 332,060 55070

2 620 12F 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 5 10,75 0 1 -0,25 57 18 52,50 297,105 97745

3 978 MUSTAFA ELBAŞI 11A 27 9 24,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 55 22 49,50 288,443 111176

4 616 ZEHRA ÇETİNKAYA 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 23 48,25 284,280 118004

5 801 İHSAN AKÇALI 12F 28 9 25,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 1 0 1,00 51 15 47,25 281,388 123139

6 825 HİLAL YILDIZ 12A 22 9 19,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 52 22 46,50 280,123 125488

7 856 BURAK KARABEKTAŞOĞLU12G 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 52 21 46,75 279,720 126202

8 832 YUSUF BAŞODA 11A 24 11 21,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 6 0 6,00 1 3 0,25 4 1 3,75 51 19 46,25 279,313 126972

9 904 TUĞBA BIYIKOĞLU 11A 24 8 22,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 1 0,75 49 15 45,25 275,795 133523

10 799 GÖZDE NUR 12A 19 8 17,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 2 7,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 49 17 44,75 275,185 134731

11 21 OZAN ÇAKMAK 12D 30 6 28,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 49 15 45,25 275,030 135012

12 813 SILA KUL 12C 27 8 25,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 49 16 45,00 274,650 135712

13 772 MEDİNE YARGICI 12D 32 7 30,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 50 20 45,00 273,988 137003

14 629 DİLEK CAMGÖZ 12D 28 9 25,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 49 17 44,75 273,768 137380

15 695 ELİF YILDIZ 12C 29 4 28,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 9 44,75 273,525 137864

16 352 YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL11B 19 6 17,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 14 43,50 271,215 142338

17 650 UMUTHAN BAŞTÜRK 12G 26 6 24,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 47 13 43,75 270,940 142912

18 914 YAKUP TEPELİ 11C 23 9 20,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 18 7,50 4 6 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 56 52 43,00 269,263 146199

19 603 AYLİN GEGİN 11B 27 7 25,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 9 5 7,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,893 148906

20 743 MELİH GÜNAYDIN 12E 25 6 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 45 14 41,50 264,255 156378

21 822 NEHİR İPEK 12C 29 10 26,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 6 6 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 28 41,00 262,425 160331

22 82 HAVVA ALANTEPE 12E 27 10 24,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 46 21 40,75 261,890 161483

23 664 ENES AYDINLIK 12F 24 15 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 46 23 40,25 261,053 163192

24 746 OSMAN TAYAR 12A 23 8 21,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 47 27 40,25 260,985 163340

25 719 ZARİFE NUR ÖZTÜRK 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 45 18 40,50 260,573 164238

26 754 BERAT ERGÜL 12A 25 10 22,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 47 28 40,00 260,065 165362

27 715 UFUK DİLEK 12D 23 8 21,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 43 13 39,75 259,315 166981

28 11 POLAT ULU 11D 22 14 18,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 10 7 8,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 48 34 39,50 259,035 167584

29 929 SAİD AKTEPE 12G 29 7 27,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,728 170524
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

30 808 MERVE USTA 12C 27 12 24,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 1 3 0,25 46 28 39,00 256,670 172786

31 634 GAMZE YILDIZ 12E 26 7 24,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 42 12 39,00 256,628 172892

32 753 ZEYNEP OCAK 12F 26 3 25,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 40 7 38,25 254,233 178245

33 789 ATACAN ATİKLİK 12B 23 11 20,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 43 20 38,00 254,208 178294

34 873 YİĞİT TİKEN 11F 25 8 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,780 179259

35 673 ENES HAYDAN 12E 27 11 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 24 38,00 253,628 179621

36 618 AKİF ALIŞ 12G 21 8 19,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 12 5 10,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 21 37,75 253,525 179841

37 175 ZEYNEP YALIN 11B 28 11 25,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 7 2,25 44 25 37,75 252,723 181650

38 452 YUSUF SALİH 11B 18 8 16,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 41 15 37,25 252,695 181704

39 84 ECRİN DURU 11G 29 6 27,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 41 13 37,75 252,430 182338

40 402 BEYZANUR ŞAHİN 12C 28 8 26,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 10 37,50 251,860 183622

41 625 CAFER EFE ÖZDEMİR 12D 19 9 16,75 1 0 1,00 5 0 5,00 15 3 14,25 40 12 37,00 251,563 184307

42 788 ALPEREN GÜNEŞ 12D 25 9 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 43 23 37,25 251,508 184412

43 692 DUYGU NAZ DURSUN 12A 22 14 18,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 9 4 8,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 46 36 37,00 251,435 184577

44 700 HAZALEMİK 12A 24 13 20,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 44 28 37,00 251,233 185044

45 600 ESER DAĞKÖ Y 11A 23 11 20,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 9 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 45 33 36,75 250,533 186640

46 854 ÖMER BIÇAKCI 11E 22 9 19,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 6 3 5,25 41 17 36,75 250,418 186935

47 604 CANSEL PELİT 11D 30 8 28,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 17 36,75 249,365 189483

48 674 KEREM TOPUZ 12G 25 9 22,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 42 23 36,25 248,628 191176

49 694 ELİF AKGÜMÜŞ 12F 25 8 23,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 41 19 36,25 248,545 191366

50 810 MURAT ÖZÇELİK 12E 21 11 18,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 24 36,00 248,348 191845

51 732 EYLÜL SALBAŞ 12D 27 7 25,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 19 36,25 248,193 192223

52 522 SUDENAS BERÇİN 12C 28 4 27,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 39 11 36,25 247,965 192739

53 925 MUSTAFA BIÇAK 12C 25 9 22,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,753 193195

54 657 ARDA EYİ 12F 26 9 23,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,633 193458

55 802 İREM TORAMAN 12F 27 8 25,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 40 16 36,00 247,440 193919

56 624 BÜŞRA ALABAŞ 12G 23 7 21,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 39 13 35,75 247,173 194556

57 706 MUSA YİNİ 12A 27 9 24,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 41 21 35,75 246,728 195588

58 879 ETHEM MURAT 12E 23 9 20,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 39 14 35,50 246,513 196069
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

59 818 YELİZ BIĞRIK 12G 26 12 23,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 41 22 35,50 246,220 196736

60 804 İREMSU KİLİM 12G 27 10 24,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 14 35,50 246,105 197024

61 738 İLKNUR CİVİL 12D 24 12 21,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 39 15 35,25 245,725 197870

62 839 NAZLI AYNAC I 11G 24 11 21,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 41 24 35,00 245,018 199573

63 690 BURCU İKİZ 12G 24 11 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 39 16 35,00 244,978 199660

64 427 KADİRCAN SİLME 12G 24 11 21,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 29 34,75 244,193 201489

65 769 İREM YAĞMUR TAŞ 12D 24 6 22,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 40 21 34,75 244,050 201859

66 614 ÖMER SAİT GÜVENKAYA11G 21 12 18,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 41 27 34,25 243,135 203999

67 654 AZRA ATEŞLİ 12D 22 12 19,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 42 31 34,25 243,115 204052

68 632 FATMA TORGAN 12G 20 13 16,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 41 28 34,00 242,503 205548

69 612 ÇINAR ÜLGEN 11B 26 13 22,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 40 23 34,25 242,468 205628

70 926 ÖZGÜR KIZILCA 12A 21 6 19,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 38 16 34,00 242,315 205969

71 855 CANER ABU 11C 20 14 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 40 25 33,75 241,880 207007

72 611 AMANTUR NURUEV 12G 26 10 23,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,615 207655

73 883 KARDELEN GÜLER 11C 22 10 19,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 25 33,75 241,430 208103

74 1 MESUT GÜLŞEN 11C 23 11 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,283 208460

75 362 ŞEVVAL SARI 11F 25 9 22,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 40 25 33,75 241,038 209102

76 18 BEYZANUR ÖZDEMİR 11F 26 9 23,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 38 17 33,75 240,888 209454

77 55 ECEM EFE 11D 22 9 19,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 38 18 33,50 240,673 209971

78 593 KAAN DİKBAŞ 11E 19 14 15,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 40 27 33,25 240,490 210407

79 911 AHMED YASİN 11A 24 13 20,75 2 0 2,00 7 5 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 40 27 33,25 239,908 211761

80 106 BURÇİN OKURGAN 11F 25 13 21,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 40 28 33,00 238,843 214213

81 707 NECLA DURUR 12D 27 8 25,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 38 20 33,00 238,410 215217

82 874 ELİF YA AN 11F 25 8 23,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 13 32,75 237,905 216425

83 750 CEYLİN CAN 11E 23 12 20,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 18 32,50 237,590 217182

84 835 MELİKE ŞİRİN 11A 24 10 21,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 39 26 32,50 237,415 217609

85 693 EBRU ŞAHİN 12F 24 9 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 41 34 32,50 237,403 217635

86 787 YİĞİT CAN DUVAN 12C 24 10 21,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 26 32,50 237,315 217858

87 655 ZÜMRAL YARAN 12G 26 10 23,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 18 32,50 237,095 218396

                                              3 / 14



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

88 215 ŞÜKRÜ BULU 12C 20 6 18,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 35 11 32,25 236,990 218641

89 837 ENİS PINARSOY 11E 17 10 14,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 16 32,00 236,835 218992

90 713 SUDE NUR ARITMA 12F 22 7 20,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 36 15 32,25 236,763 219167

91 728 ERENGÜL SEVGİ 12D 22 6 20,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 9 3,75 0 1 -0,25 38 23 32,25 236,730 219242

92 702 KADİR ALAN 12G 24 11 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 39 27 32,25 236,633 219481

93 354 SUDENAZ TUNÇ 11G 20 17 15,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 37 20 32,00 236,593 219589

94 872 ASLI SENA 11G 25 11 22,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 37 19 32,25 236,483 219853

95 642 MELİSA ÇAMAŞ 12G 25 8 23,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 19 32,25 236,425 220009

96 955 SUDENAZ YÜK EL 11B 21 12 18,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 37 20 32,00 236,300 220296

97 103 SUDENAZ DAĞDELEN 12C 22 8 20,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 12 32,00 236,060 220884

98 482 YUNUS EMRE GÜLER 11G 22 8 20,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 16 32,00 236,040 220921

99 601 EMRULLAH ERKOÇ 11C 18 14 14,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 40 33 31,75 236,030 220948

100 912 ELİF ALIŞIK 11F 21 14 17,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 33 31,75 235,670 221876

101 53 BEDİRHAN YAYKIN 11F 21 5 19,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 1 1 0,75 37 21 31,75 235,388 222529

102 894 KAAN KARA 11G 17 10 14,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 5 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 22 31,50 235,315 222700

103 803 İREMNUR YILDIZ 12C 23 12 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 35 13 31,75 235,285 222763

104 646 ÖZNUR YÜKSEL 12E 23 12 20,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 8 2 7,50 37 21 31,75 235,285 222763

105 686 YAVUZ YILDIRIM 12D 19 6 17,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 10 31,50 234,875 223779

106 793 ECEM YILDIZ 12F 22 11 19,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 36 18 31,50 234,628 224408

107 710 SEÇİL KARAKUŞ 12E 27 4 26,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 34 9 31,75 234,505 224680

108 734 FEYZA PEKBÜYÜK 12F 24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 37 22 31,50 234,465 224782

109 23 BERRE YILMAZ 11G 30 6 28,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 25 31,75 234,160 225545

110 652 YUNUS EMRE YEŞİL 12D 20 9 17,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 37 23 31,25 234,108 225660

111 798 FURKAN ÖZER 12D 22 12 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 36 19 31,25 233,905 226103

112 763 EKİN YILDIZ 12B 16 6 14,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 37 24 31,00 233,835 226274

113 699 GÜLSÜM ORHAN 12F 22 8 20,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 34 11 31,25 233,775 226393

114 751 YAREN ATMACA 12A 19 8 17,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 39 32 31,00 233,540 226985

115 648 SUDENAZ KARAKUYUN 12F 18 12 15,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 36 21 30,75 232,915 228513

116 626 YASİR ZEREY 12E 24 6 22,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 12 31,00 232,675 229060
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

117 0 DOĞUKAN EDİŞ 11 25 9 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,653 229127

118 623 NUR PIDIKÇI 12C 20 6 18,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 34 13 30,75 232,460 229579

119 643 MİHRİBAN GÜNGÖR 12G 23 11 20,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 7 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 25 30,75 232,283 229980

120 762 CENGİZ ARSLAN 12E 18 11 15,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 37 26 30,50 232,208 230166

121 792 DENİZ KAYNAROĞLU 12G 23 10 20,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 21 30,75 232,150 230346

122 636 HİLAL AYDIN 12A 20 10 17,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 37 26 30,50 231,905 230925

123 659 AZRA KURU 12D 21 15 17,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 38 30 30,50 231,898 230945

124 680 OSMAN CAN ALAN 12C 22 10 19,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 36 22 30,50 231,565 231730

125 661 DİLARA KENDİR 12E 22 11 19,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 7 0 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 22 30,50 231,558 231740

126 748 RÜMEYSA ÇELEMOĞLU 12E 22 11 19,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 23 30,25 230,793 233511

127 749 SİMAY ŞAH OCAK 12D 27 5 25,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 33 10 30,50 230,763 233575

128 905 MELEK MEŞE 11F 24 12 21,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 37 27 30,25 230,735 233652

129 720 ARDA ÇAKIL 12C 23 11 20,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 37 27 30,25 230,723 233672

130 411 AYLİN BAŞTAŞ 11A 22 5 20,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 23 30,25 230,618 233941

131 141 HALİT ALTAYLI 11A 18 7 16,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 4 2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 16 30,00 230,598 233990

132 782 ŞEYMA NUR GERİŞ 12C 24 11 21,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 37 27 30,25 230,553 234102

133 742 AKİF ERSU 12D 20 14 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 36 24 30,00 230,435 234376

134 319 ECE ÇELİK 11F 21 14 17,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 9 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 39 36 30,00 230,365 234531

135 868 YAĞMUR * DIN 11E 25 13 21,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 37 28 30,00 229,773 235948

136 767 HAMZA ELİYATKIN 12A 12 1 11,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 18 29,50 229,593 236372

137 645 ÖMER FARUK ÖZ 12B 23 12 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 38 33 29,75 229,315 236992

138 906 ARAS ADEM KISACIK 11F 22 11 19,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 35 21 29,75 229,283 237069

139 755 ATALAY ÇÖRTÜK 12A 14 9 11,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 36 27 29,25 228,958 237844

140 107 SEÇİL KÜÇÜKER 11A 17 17 12,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 2 2 1,50 39 39 29,25 228,828 238135

141 44 ELİF BAŞEGEN 11F 21 13 17,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 37 30 29,50 228,773 238271

142 671 İLAYDA AĞCIK 12D 22 14 18,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 228,675 238498

143 887 BEYZA GÜL BELEN 11F 22 8 20,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 7 3 6,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 228,430 239072

144 853 HATİCEYAREN YAVUZ 11B 14 11 11,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 36 28 29,00 228,308 239406

145 638 İNCİ ÇAĞLA BURMA 12F 20 14 16,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 35 23 29,25 228,240 239559
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

146 843 ELA YILDIZ 11C 21 11 18,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 27 29,25 227,973 240126

147 777 NAZLICAN SUSAM 12E 21 11 18,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 8 1,00 35 23 29,25 227,963 240156

148 10 TAHA ARSLAN 11C 22 13 18,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 27 29,25 227,928 240261

149 157 EDANUR GÖÇERA 11D 22 13 18,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 34 19 29,25 227,898 240313

150 739 İPEKSU ALTUNCA N 12G 23 6 21,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 15 29,25 227,560 241128

151 54 GÖKAY ÖZGEN 11D 21 16 17,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 11 6 9,50 38 36 29,00 227,370 241549

152 922 SENA KISACIK 11D 21 12 18,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 33 16 29,00 227,280 241761

153 721 ARDA HAYDAN 12D 18 18 13,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 25 28,75 227,060 242283

154 819 YUSUF ENES BEKLE 12F 18 14 14,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 35 25 28,75 226,990 242444

155 658 AYSU BAYINDIR 12C 25 13 21,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 35 24 29,00 226,753 243012

156 820 ZEYNEP SEYREKLİ 12D 22 13 18,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 35 25 28,75 226,388 243819

157 736 İKRA TOPCU 12G 24 14 20,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 25 28,75 226,200 244279

158 828 FEYZA ŞAHİN 11E 23 11 20,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 34 21 28,75 226,193 244290

159 780 ŞILA TEKYILDIZ 12G 23 11 20,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,183 244328

160 4 CERENNUR MEMİŞ 11G 23 6 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 226,060 244638

161 848 NİSA NUR ERAT 11C 18 10 15,50 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 18 28,50 226,025 244721

162 781 ŞEVAL KAPLAN 12F 23 12 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 35 26 28,50 225,470 245994

163 841 RANA UÇUN 11E 16 6 14,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 4 3,00 1 1 0,75 32 15 28,25 225,430 246089

164 22 YAVUZ TİKENOĞLU 12C 19 15 15,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 27 28,25 225,363 246242

165 703 KAĞAN KAYA 12D 19 10 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 5 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,260 246473

166 834 SAMET TATLI 11F 19 12 16,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 33 19 28,25 225,235 246523

167 774 MERT SAYILIR 12C 18 15 14,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 24 28,00 224,768 247599

168 143 ŞERİFE ADAY 12D 21 15 17,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 24 28,00 224,278 248725

169 609 BURAK SEMİH ASMA 11D 20 18 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 3 3 2,25 37 37 27,75 223,880 249629

170 705 DİLEK BAYLAN 12B 23 7 21,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 223,878 249632

171 764 EMİR DİNLEMEK 12F 23 7 21,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 31 12 28,00 223,798 249824

172 770 SANCAKEVSER 12E 20 14 16,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 25 27,75 223,610 250262

173 870 BERRA ÖZYURT 11F 18 14 14,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 33 22 27,50 223,225 251148

174 684 SUDENAZ YAZICI 12C 17 9 14,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 22 27,50 223,083 251464
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

175 116 ELİF YAPICI 11D 20 14 16,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 26 27,50 222,915 251814

176 863 YİĞİT ARAS ŞEN 11E 20 11 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 32 18 27,50 222,848 251944

177 881 ESLEM İŞNEL 11E 20 9 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 22 27,50 222,713 252270

178 602 AYLİN YAR 11G 22 7 20,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 22 27,50 222,348 253094

179 779 RABİA TÜRE 12G 21 12 18,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 32 19 27,25 221,985 253891

180 557 BEYZA YILDIZ 11D 20 10 17,50 3 0 3,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 37 39 27,25 221,980 253902

181 117 KAAN DURU 11D 16 11 13,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 35 32 27,00 221,978 253907

182 138 SUDENAZ GÜNEŞ 11C 19 14 15,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 28 27,00 221,575 254804

183 122 MERTEFE SÖNMEZ 11A 14 15 10,25 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 7 6 5,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 36 37 26,75 221,563 254823

184 806 MEDİNE DEMİR 12A 20 11 17,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 7 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 33 24 27,00 221,418 255180

185 995 ZEYNEP KÜÇÜK 12G 21 13 17,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 20 27,00 221,213 255626

186 677 MERVENUR BAŞDEMİR 12C 23 6 21,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 30 12 27,00 220,745 256646

187 97 BERİN DİNLEMEK 11B 17 11 14,25 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 32 22 26,50 220,318 257566

188 628 ÇAĞDAŞ AK 12F 22 11 19,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 25 26,75 220,243 257758

189 759 HAMZA CAM 12C 18 11 15,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 18 26,50 220,038 258205

190 410 FATMA NİDA 11 22 11 19,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 22 26,50 219,528 259273

191 718 YİĞİT GÜNEYSU 12D 17 12 14,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 31 19 26,25 219,475 259393

192 669 MUSA ŞENDUR 11E 17 13 13,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 34 31 26,25 219,468 259408

193 785 UMUTCAN KAZEL 12E 18 16 14,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 33 27 26,25 219,455 259439

194 15 KAAN AY 12B 13 10 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,215 259938

195 809 MİRZA ÖZYURT 12D 15 12 12,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 31 20 26,00 218,960 260509

196 698 FUNDA BAŞ 12E 17 10 14,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,625 261279

197 768 İLKER ŞAHİN 12C 13 7 11,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 30 17 25,75 218,303 261952

198 87 YİĞİT SEZER 11C 16 13 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 21 25,75 218,078 262434

199 773 ELA ARA 11F 18 18 13,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 6 6,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 36 41 25,75 217,940 262699

200 817 YASİN YAĞIZ BATU 12E 20 17 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 32 25 25,75 217,718 263126

201 20 EREN İSTER 12C 19 12 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 33 29 25,75 217,695 263178

202 675 KEVSER KAYA 12B 25 8 23,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 30 16 26,00 217,660 263264

203 662 EDANUR VAN 12G 25 11 22,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 28 26,00 217,618 263365
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

204 898 KAAN SARILMIŞ 11C 21 15 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 10 -0,50 34 33 25,75 217,523 263554

205 823 EMİNE ÇAĞLAR 12B 21 7 19,25 1 3 0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 31 21 25,75 217,353 263889

206 613 ÖZCAN BULAT 11E 17 8 15,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 34 34 25,50 217,030 264533

207 727 EREN ERKOÇ 12A 19 8 17,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 5 7,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 32 26 25,50 216,820 265011

208 80 CİHAN ŞİŞMAN 11F 20 11 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 30 25,50 216,788 265088

209 656 ALPEREN ÇAYA 12E 16 16 12,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 27 25,25 216,715 265253

210 913 NİSA NUR AYKAN 11G 22 11 19,25 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 30 18 25,50 216,508 265712

211 916 EMİR ÖZLEME 11B 24 10 21,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 34 35 25,25 215,360 268140

212 689 EYLÜL DURSUN 12B 17 7 15,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 27 9 24,75 214,803 269295

213 697 EREN TİKEN 12D 15 11 12,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 5 2,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 33 34 24,50 214,568 269753

214 840 EGE KAYA 11G 21 13 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 32 29 24,75 214,388 270150

215 885 ZEYNEP ÖZER 11F 18 11 15,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 30 22 24,50 214,168 270571

216 651 YAVUZ ÇALIŞIR 12A 17 10 14,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 33 34 24,50 214,165 270577

217 815 SUDENAZ GENÇ 12A 13 12 10,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 30 23 24,25 213,995 270940

218 838 YASİN HANCI 11E 20 17 15,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 4 2 3,50 36 46 24,50 213,993 270948

219 902 İREM AKINCI 11F 20 14 16,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 33 34 24,50 213,845 271216

220 888 SEMİH ABLAK 11E 13 8 11,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 19 24,25 213,765 271402

221 895 EMİR AK 11C 17 21 11,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 37 51 24,25 213,668 271589

222 970 ECRİN TUANA KUCUKKCK11F 16 13 12,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 23 24,25 213,598 271713

223 649 SENANUR Ç 12C 18 14 14,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 8 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 33 35 24,25 213,460 271968

224 903 YASEMİN ERGÜL 11D 16 6 14,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 5 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 30 23 24,25 213,450 271995

225 900 YUSUF TAŞLI 12E 17 12 14,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 29 19 24,25 213,415 272070

226 90 SUDE AKGÜMÜŞ 11C 18 8 16,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 30 23 24,25 213,225 272446

227 919 HAYRU BOLAT 11A 9 5 7,75 2 2 1,50 3 1 2,75 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 17 23,75 212,748 273411

228 876 ALİ GÜLER 11E 11 9 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 29 21 23,75 212,588 273722

229 886 SAMET MUTLU 11C 24 11 21,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 34 39 24,25 212,413 274060

230 716 UYGAR ARSLAN 12A 20 9 17,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 31 28 24,00 212,303 274280

231 833 KEVSER 12B 19 5 17,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 30 24 24,00 212,243 274395

232 660 CANER KURT 12E 20 10 17,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 29 20 24,00 212,215 274438
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

233 678 MERYEM YAMA 12D 20 7 18,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 4 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 20 24,00 212,128 274612

234 687 YAVUZ ZİYA ERKUŞ 12E 21 11 18,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 30 24 24,00 212,108 274633

235 32 ALPEREN TEPELİ 11C 16 6 14,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 11 1,25 1 3 0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 32 33 23,75 211,950 274956

236 52 SİNAN TOZUN 11G 19 21 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 32 33 23,75 211,908 275039

237 114 CEYHUN MUSLU 11D 18 15 14,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 25 23,75 211,883 275080

238 908 KAAN ÖZEL 11F 18 14 14,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 29 23,75 211,840 275160

239 849 HAYAT RANA DEMİREL 11G 14 7 12,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 27 14 23,50 211,378 276066

240 679 YASİN NAR 12B 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 9 4 8,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 29 23 23,25 211,350 276118

241 704 MERT CAN ŞERBETCİ 12C 15 9 12,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 4 3,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 22 23,50 211,343 276130

242 596 EREN ÇALIŞKAN 11A 11 12 8,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 7 8 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 31 23,25 211,305 276201

243 691 DEFNE GÜMÜŞ 12E 21 9 18,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 29 21 23,75 211,238 276348

244 884 MÜHAMMET KARADAŞ 11E 17 9 14,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 27 14 23,50 211,053 276687

245 701 HİLAL ÖZEN 12B 19 12 16,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 29 22 23,50 210,970 276856

246 901 ZARİFE KESKİN 11G 21 13 17,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 28 18 23,50 210,663 277398

247 176 DİLAN UYLASI 11D 16 16 12,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 3 3,25 30 27 23,25 210,655 277418

248 852 MUSA SALDIRAN 11E 16 12 13,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 27 23,25 210,565 277608

249 735 GİZEM KOCAK 12F 19 13 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 27 23,25 210,158 278395

250 56 ÖYKÜ YILDIRIM 11D 19 10 16,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 29 23 23,25 210,090 278520

251 865 KÜBRA KIZILOT 11C 22 9 19,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 28 19 23,25 209,648 279343

252 897 İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 11A 16 5 14,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 28 20 23,00 209,563 279490

253 7 YASEMİN SOY 11D 20 8 18,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,120 280317

254 831 MELEK KULAKSIZ 11E 17 10 14,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 21 22,75 208,810 280874

255 880 EREN AĞIR 11C 18 10 15,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 27 17 22,75 208,690 281111

256 109 ARDA GÖL 11C 11 4 10,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 10 22,50 208,620 281256

257 339 ULUS YEŞİLDUMAN 11E 14 11 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 7 7 5,25 28 22 22,50 208,488 281514

258 761 BÜŞRA PUNAR 12E 21 11 18,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 26 13 22,75 208,333 281812

259 821 ZÜLAL GÜNDÜZ 12F 20 18 15,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 22 22,50 207,935 282563

260 741 MELİSA BIÇAK 11C 14 13 10,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 29 27 22,25 207,828 282774

261 670 HİLAL KURT 12D 20 14 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 29 26 22,50 207,805 282811

                                              9 / 14



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

262 580 YASİR KORKMAZ 11 16 18 11,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 31 36 22,00 206,955 284385

263 795 BUKET CEZAN 11G 21 9 18,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 27 22,25 206,778 284661

264 563 FATMA ER 12C 17 12 14,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 27 20 22,00 206,620 284932

265 862 BADESU KUVANCI 11G 18 15 14,25 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 32 22,00 206,508 285127

266 737 İLAYDA ŞAL 12E 19 12 16,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 20 22,00 206,360 285394

267 857 MUSTAFA HASDEMİR 11B 20 12 17,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 29 28 22,00 206,200 285672

268 708 NUH ECİM 12B 15 8 13,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 3 3 2,25 31 38 21,50 205,280 287373

269 824 ÇİLEMNAZ ATUK 12F 17 12 14,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 26 18 21,50 205,110 287636

270 950 NUMAN KAŞALTI 11D 14 21 8,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 31 21,25 205,108 287662

271 871 YASİN AYDUVAN 11F 17 9 14,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 1 0 1,00 26 18 21,50 205,053 287735

272 997 ENES DİLDEN 12C 20 14 16,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 30 21,50 204,815 288168

273 731 EYLÜL *K AYA 12D 14 9 11,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 5 7 3,25 27 23 21,25 204,648 288456

274 113 ARDA İKİZOĞLU 11B 17 10 14,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 25 15 21,25 204,320 289036

275 968 MEDİNE KIRANLI 12C 19 16 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 31 21,25 204,255 289166

276 712 SILAN R K*M AZ 12F 16 17 11,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 29 32 21,00 203,963 289660

277 663 EFE CAN TERZİ 12B 8 2 7,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 5 9 2,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 4 2,00 2 3 1,25 28 29 20,75 203,950 289678

278 790 TUĞÇE BOZKURT 11A 14 8 12,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 25 16 21,00 203,920 289728

279 859 CANSU AY 11D 16 16 12,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 27 24 21,00 203,860 289834

280 115 BUSE KARARMIŞ 11F 22 13 18,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 33 47 21,25 203,728 290069

281 1 İLKER OCAK 11B 15 7 13,25 2 2 1,50 5 6 3,50 3 1 2,75 1 4 0,00 26 20 21,00 203,698 290111

282 521 BURAK ÖZKÖKELİ 12B 18 8 16,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 27 24 21,00 203,360 290704

283 621 ASLI SARIDİKEN 12A 19 13 15,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 27 24 21,00 203,343 290722

284 640 SILA AYDIN 11C 19 7 17,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 9 2,75 1 0 1,00 27 24 21,00 203,178 291008

285 867 NECATİ GÜNAYDIN 11B 17 18 12,50 2 1 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 31 41 20,75 203,130 291095

286 546 AZRA KAYA 11B 13 4 12,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 5 7 3,25 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 29 20,75 203,075 291169

287 936 ENDER ARMA 11A 8 16 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 28 31 20,25 202,925 291396

288 208 ZEYNEP MERVE DURAN11B 12 14 8,50 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 38 20,50 202,835 291560

289 901 HAMZA YAĞIZ İLHAZ 11D 17 13 13,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 28 29 20,75 202,798 291643

290 877 YUNUS KAYIKCIOĞLU 11E 18 14 14,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 30 37 20,75 202,770 291691
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

291 267 ERDOĞAN KON 11B 14 7 12,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,328 292397

292 676 KÜBRA ALABAŞ 12F 15 8 13,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 25 18 20,50 202,220 292565

293 800 ŞEVVAL GÜNDÜZ 11E 18 14 14,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 0 4,00 1 2 0,50 27 26 20,50 202,025 292897

294 630 EFE AKGÜL 12D 15 17 10,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 35 20,25 201,708 293385

295 120 HAZEL KANCAN 11C 13 14 9,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 10 1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 30 40 20,00 201,275 294003

296 758 SUDE NAZ AYDOĞAN 11A 17 8 15,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 26 23 20,25 201,235 294083

297 827 YUSUF ZİYA TOPCU 12F 12 4 11,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 22 8 20,00 200,970 294481

298 605 BÜŞRA ŞİMŞEK 11B 22 13 18,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 23 20,25 200,688 294955

299 747 ÖZLEM İBLİK 12D 18 18 13,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 26 24 20,00 200,645 295024

300 765 FATMA NUR YILMAZ 12B 16 8 14,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 5 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 26 24 20,00 200,630 295057

301 744 MERVE YAVAŞ 12C 20 10 17,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 200,125 295867

302 860 SİNEM ÖZÇELİK 11C 14 15 10,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 8 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 30 42 19,50 199,678 296592

303 635 BUSE SUNDAK 11D 18 8 16,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 25 21 19,75 199,565 296756

304 845 EBRU TORA 11E 20 15 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 37 19,75 199,483 296879

305 476 MEHMETTALHAAYNACI 12C 19 14 15,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 24 18 19,50 198,875 297836

306 757 NUR ÖZGÖLLER 12A 15 11 12,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 27 31 19,25 198,703 298084

307 778 NESRİN AK 12F 12 3 11,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 6 3,50 24 19 19,25 198,673 298117

308 979 MERT AYDEMİR 12E 12 10 9,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 20 19,00 198,205 298863

309 709 AHMET KADİR ATLI 12A 13 5 11,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 20 19,00 197,893 299294

310 760 BUĞRA KIR 12A 8 7 6,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 24 21 18,75 197,823 299394

311 401 HÜMEYRA VERGİLİ 11E 16 14 12,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 28 36 19,00 197,725 299541

312 711 SEVDE SÜREN 12F 17 14 13,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 32 19,00 197,625 299682

313 606 ZEYNEP MUTLU 11F 14 17 9,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 10 2,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 45 18,75 197,378 300032

314 125 EFE KUL 11B 13 5 11,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 24 21 18,75 197,188 300293

315 890 ECE TORGAN 11C 17 16 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 13 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 45 18,75 196,885 300796

316 696 ERDEM ÖZER 12F 14 18 9,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 39 18,25 195,910 302202

317 639 BÜLENT ANDIRICI 12C 13 12 10,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 4 1,00 23 19 18,25 195,815 302318

318 405 HAYAT ÇULLU 11C 17 11 14,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 28 18,00 194,478 304123

319 987 MERYEM TAMER 12C 13 14 9,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 23 21 17,75 194,370 304274
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

320 829 OĞUZ KAAN NİKSARLI 11C 14 22 8,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 6 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 29 46 17,50 193,795 305074

321 665 ESAT ÇELİK 12B 10 6 8,50 10 5 8,75 1 3 0,25 21 14 17,50 193,755 305129

322 921 GÖZDE İŞCİ 11D 17 9 14,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 21 13 17,75 193,688 305205

323 682 SILA ŞAHİN 12E 12 18 7,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 24 27 17,25 193,120 305904

324 920 EREN GÜL 11E 11 3 10,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 20 11 17,25 192,763 306374

325 907 CEYLİN YILMAZ 11B 15 19 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 29 47 17,25 192,703 306474

326 597 BERKAN AYDIN 11F 16 19 11,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 26 35 17,25 192,633 306547

327 812 POLAT ÇAKIR 12F 16 15 12,25 2 3 1,25 4 1 3,75 22 19 17,25 192,503 306728

328 893 İPEM DERE 11G 13 8 11,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 22 20 17,00 191,990 307372

329 836 SÜMEYYE BOY 11G 14 13 10,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 23 24 17,00 191,943 307446

330 811 NİSA NUR UÇAR 12E 11 19 6,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 25 33 16,75 191,763 307680

331 619 ALİM AĞCA 12E 10 14 6,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 23 16,25 190,230 309566

332 807 DİLARA BAKANGÖZ 11D 9 12 6,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 21 22 15,50 188,160 312044

333 688 KADİR MEMÜK 12E 14 12 11,00 2 0 2,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 20 17 15,75 188,135 312066

334 5 ALPEREN KAYNAK 11A 15 21 9,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 31 15,25 186,798 313564

335 842 ŞULE ÇANKA 11B 12 8 10,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,745 313637

336 683 SUDE ŞİMŞEK 12B 14 7 12,25 1 0 1,00 4 7 2,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 21 23 15,25 186,453 313946

337 729 ERMAN OPCİN 12F 10 10 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 28 15,00 186,265 314140

338 723 CESUR GÜVEN 12B 10 10 7,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 21 25 14,75 185,570 314844

339 121 EZEL KANCAN 11D 15 16 11,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 22 29 14,75 185,115 315338

340 730 ARDA KAYALIK 12D 16 14 12,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 7 11 4,25 25 41 14,75 184,920 315552

341 99 FURKAN KARAGÖL 11D 12 16 8,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 34 14,50 184,710 315775

342 866 EFE AKYÜZ 11A 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 4 3,00 3 2 2,50 16 8 14,00 184,055 316453

343 685 TÜLİN ÇAKMAK 12E 10 12 7,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 17 13 13,75 182,615 317925

344 409 YAREN DÜZGÜN 11F 13 9 10,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 21 13,75 182,128 318433

345 85 EMRE GÜNEY 11F 19 21 13,75 19 21 13,75 181,738 318827

346 255 ZEYNEP ZÜLAL AYNACI 11C 14 13 10,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 16 13,00 179,863 320510

347 150 EFE  KESKİN 11 11 15 7,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 22 37 12,75 179,493 320898

348 794 ZÜHRE UYLASI 12B 10 8 8,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 17 19 12,25 178,065 322182
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR

349 568 UMUT BERK SAYDERE 11B 9 14 5,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 7 2,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 37 11,75 176,820 323240

350 996 MİRAÇ UZUN 12F 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 0 2,00 4 3 3,25 20 39 10,25 172,305 326841

351 930 NİLAY SU KAK 12D 6 14 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 16 24 10,00 171,875 327143

352 0 MUHAMMET ŞAHİN 11D 7 7 5,25 3 1 2,75 2 0 2,00 12 8 10,00 171,518 327410

353 644 NURSENA BAYINDIR 12F 12 17 7,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 21 44 10,00 171,173 327660

354 16 BARIŞ YILDIZ 11E 9 11 6,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 17 8,75 167,573 330097

355 814 SUDENAZ CÜSÜM 12C 10 23 4,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 18 38 8,50 167,118 330421

356 869 SUDE ALANLI 11E 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 10 8 8,00 165,770 331271

357 971 HÜSE İN KOCAOĞLAN 11A 5 2 4,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 14 7,50 164,135 332276

358 861 KEREM ÖZKAN 11B 10 21 4,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 19 46 7,50 163,973 332379

359 756 ÖMER HANİKAZ 11C 5 3 4,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 9 13 5,75 158,813 335330

360 647 İSMİNAZ AYDIN 11C 5 16 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 6 0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 41 4,75 156,105 336805

361 784 TANER SEÇMEN 12D 1 2 0,50 1 2 0,50 143,445 342762

362 816 ULAŞ AKDUMAN 12B 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 8 3,00

363 369 KEREM KURU 11E 5 22 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 36 2,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU FATSA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 363 1623 5391 353046

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,99 20,72 2,07 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7023,96 40,70 259,410

Okul Ortalaması 19,1710,84 16,46 1,73 1,36 1,39 1,89 1,63 1,48 1,88 1,48 1,51 3,39 0,66 3,23 0,04 0,04 0,03 3,18 3,49 2,31 0,17 0,46 0,06 0,63 1,83 0,17 0,38 1,01 0,12 0,59 0,81 0,39 33,0523,61 27,15 221,070

KATILIMLAR
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BİLGİ SARMAL TG TYT 1

232,653 64,90
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11  -  0
DOĞUKAN EDİŞ 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 117 1010 3478 229127 % 64,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECbCBBcDABA CCCDdAdBEDCa C b AEA CAeee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ddEADDbADbCebbdCcDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

179,493 90,89
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11  -  150
EFE  KESKİN 120 22 37 61 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 347 1547 5097 320898 % 90,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ccbECaac acABAa Ca bACaaD        c  C Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AeddabbaeeBdaaAD eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ae B        C A        B A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   c bb dcc  b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

219,528 73,44
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11  -  410
FATMA NİDA 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 190 1194 4064 259273 % 73,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaEaDC    e A CCeDdACBEcbBbCebBAd BCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bad E   acdACCADdCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    c b e        Bb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,955 80,55
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11  -  580
YASİR KORKMAZ 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 262 1359 4540 284385 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız acCeCeBbDcBA CCCDbcdBEDac ea cAdd CA  bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dadADbCADeCCA eCBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız     cD a     c                 d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cd caed   e   B   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

239,908 59,98
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  911
AHMED YASİN 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 79 893 3115 211761 % 59,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCBbD bBACCCCDEACaEcb dCCDcdEbcCbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız                D  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BD B D  b a a AAe      B    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCa abaBEbE bA  Bdbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

186,798 88,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  5
ALPEREN KAYNAK 120 23 31 66 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 334 1519 5002 313564 % 88,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aaCee ebeAae CCCcEAeBEaaa bCD AEddCAdedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    A    c      CBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      ae               C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cdaDae b      Bd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,618 66,26
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  411
AYLİN BAŞTAŞ 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 130 1039 3578 233941 % 66,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BA   A CCCcbAeaED B CCDBAd  CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADD Ac    ABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    c  ca  C          Bd  Bcd c         a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  baba   d B ee    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

184,055 89,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  866
EFE AKYÜZ 120 16 8 96 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(316453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 342 1531 5040 316453 % 89,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Ac ECe                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  ED   AB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Be     D  a   Ae   b       B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                EBbbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,925 82,54
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  936
ENDER ARMA 120 28 31 61 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 287 1399 4663 291396 % 82,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız dc ECeC   c d bbba       dcba bBAc BCb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  aDeD AeACC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c e     C Dceb  A Ca    C   b c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CdDECDEd b      B  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 7 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,305 78,23
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  596
EREN ÇALIŞKAN 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 242 1302 4387 276201 % 78,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECcCB cD  A Ce bb a   dc ab c    CA Be 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADcbAcA CA e     e E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız c dD   ceB  A e  a AeBC Ca     c    d bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız D  DEb    e e B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 4 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

250,533 52,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  600
ESER DAĞKÖ Y 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 45 755 2625 186640 % 52,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BADbdc aCCDEAeBdDaBbCCDBdcA CA BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dEcDDdADA bAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   dDBe  aeea c B   b        e ad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  dbDE CbE b d Be  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,598 66,28
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  141
HALİT ALTAYLI 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 131 1040 3579 233990 % 66,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BA  e  CCdD A eED a CbDaAE  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız     DD A  C    CBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız eadD  DB                    b          B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız D CDcae     d Be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

212,748 77,44
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  919
HAYRU BOLAT 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(273411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 227 1279 4331 273411 % 77,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BA cc dCCCDdd                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız            aAdB BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dBEcBD ca Cbe eBC  ABBCAC   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız a             B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 1 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

164,135 94,12
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  971
HÜSE İN KOCAOĞLAN 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 357 1588 5239 332276 % 94,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  E     Aa  A CC  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız         Deb     B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a ba b               B                 a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DE c ae     d  e E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

209,563 79,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  897
İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(279490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 252 1335 4467 279490 % 79,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BAa  c  CCDEA B D aEC aBAd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız a dAaDdADACa  e     aE EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       e    eA                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  D  db  e d a  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,415 61,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  835
MELİKE ŞİRİN 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 84 920 3227 217609 % 61,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECeC  DDAcA CCCDEACBdD BaCCbdAdA CbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      DdDbee  bADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  eae          A A      B d    B  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  a d ba     e  EBCd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

221,563 72,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  122
MERTEFE SÖNMEZ 120 36 37 47 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(254823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 183 1171 3983 254823 % 72,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC C A ed bCCadDEAaB D a b baAd  abee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD CEeAedAB  d DdbcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız aD B D  d   C b e e    B AbB   E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebDE bae cE e bEBe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 6 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

288,443 31,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  978
MUSTAFA ELBAŞI 120 55 22 43 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 380 1313 111176 % 31,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCa  DecACCCCDdAbBEDCB CbDcAEAeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd EDAeeABACeADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BB  c C        B     BC C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca aCe dbcE C  E Cb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,828 67,45
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  107
SEÇİL KÜÇÜKER 120 39 39 42 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 140 1065 3653 238135 % 67,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız babECeCedbab AeCbeDEA BEebBECCad dA CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bD ade D AB CbADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B    DBeC   ab  e C    cd C    a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCDc bEadc  eA EeC b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

201,235 83,30
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  758
SUDE NAZ AYDOĞAN 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 296 1415 4707 294083 % 83,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECeC   ec d CCeDEAdBEDb  CCDBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız       d           B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  D c bdD  b b A A a    d ACa     d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  aDd ca         B d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

275,795 37,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  904
TUĞBA BIYIKOĞLU 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 472 1648 133523 % 37,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC eeDbBb CCCDEA  EDCBECdD AE  CAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      cAD ABd CADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBEbBDCeD  DA e      B AC   a  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,920 82,07
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  790
TUĞÇE BOZKURT 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 278 1388 4631 289728 % 82,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB E eC   cA   CCbcEAd       dD  EeBCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  D   bdD eB C  DACaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız             dc                B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C      d c      B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

279,313 35,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11A  -  832
YUSUF BAŞODA 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 444 1545 126972 % 35,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaEECDCBAbcccACCCaDdA BEDCB CCbd b BCb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaB E AD ABACCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                    a    C   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC ECDEd cE b bEBCA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

204,320 81,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  113
ARDA İKİZOĞLU 120 25 15 80 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 274 1384 4615 289036 % 81,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC   Db   bC DdAd ED e CbDcAc  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  E bD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B      Dd   b   e      B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                 B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

267,893 42,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  603
AYLİN GEGİN 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 538 1921 148906 % 42,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC C A DbBACCC DEAC EDCBaCCbdAcbBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa       AB  dADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B      a eDAAe   b BB AC  da  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      D      C    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,075 82,47
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  546
AZRA KAYA 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 286 1398 4661 291169 % 82,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC C e DbBc CCCDEAb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa   DeD ABb ae       dbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız aDed       c  A e      BC Ca a E B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dbcdbeE  e  d  aBed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

220,318 72,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  97
BERİN DİNLEMEK 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 187 1184 4032 257566 % 72,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeC dA   A CC DEACeE  B Cbc AEcebAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EA ebAc  CAdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E a beb  d   BC EdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

200,688 83,55
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  605
BÜŞRA ŞİMŞEK 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 298 1421 4724 294955 % 83,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BbDbBdCCCCDEA BED BEabDacEc dAbeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız       dAab     bBDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    a   c     A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             dda     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

192,703 86,81
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  907
CEYLİN YILMAZ 120 29 47 44 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 325 1481 4895 306474 % 86,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EbcC BADA daCaaDbedadDbB CbD eacebAAeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cdaAbeeAcd  d BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Bc   eB  b b        BC    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Da cabeec abdE dc be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 6 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

242,468 58,24
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  612
ÇINAR ÜLGEN 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 69 868 3003 205628 % 58,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECaCBcADeBA CCCDEAeBEDbBbCCDdAEbeCAAeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAD  A Aba    BD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB DBDDa  Ce b         d c  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,188 85,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  125
EFE KUL 120 24 21 75 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 314 1453 4812 300293 % 85,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BAbA   CCCeEdedED B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız caEeDeCA   d   bBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız                                d       e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a eEbCb  d B Be  c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 0 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 1 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

215,360 75,95
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  916
EMİR ÖZLEME 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 211 1244 4220 268140 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBbECeC  eDb AC CdDb bBEDCBcCbDBAEA CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız dDdadceD ABbb dDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eeaB b      e   e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 10 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız da d bd  b  b   dd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,328 82,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  267
ERDOĞAN KON 120 24 14 82 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 291 1408 4682 292397 % 82,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız A  E eC   Db A CCeDbA   D e CCbdAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  de DdAB  b          E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BB                   B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C  d  a         d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,308 67,81
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  853
HATİCEYAREN YAVUZ 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 144 1072 3676 239406 % 67,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  Ea eBBbceBACCCeDEAC   bac dD cE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız     DDeeaA dAAdCcDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  BED  eB  C          B        B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DE  aaCb  aAebeeAEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,698 82,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  1
İLKER OCAK 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 281 1391 4638 290111 % 82,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  B ECeC A D eAeCCdbEACB  a   b        AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      D ebA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız a  BdD  aDcd  A e  C             BE   Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  acc aE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

163,973 94,15
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  861
KEREM ÖZKAN 120 19 46 55 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 358 1591 5242 332379 % 94,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaEECeC e cdadbCe D ca dDba Cbe  cAedb e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Ae d edeCAB    D beD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Be c  aed       c  b   B      d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cecd bcd   e  c ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 6 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,200 80,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  857
MUSTAFA HASDEMİR 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 267 1367 4561 285672 % 80,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EaeCa  Db AaCCdDEACaEDdBbCdD dE  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      Dd  ABd b DbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  De             b      Bb     a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız db   a e c  e   e  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,130 82,45
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  867
NECATİ GÜNAYDIN 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 285 1397 4660 291095 % 82,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECcC cbDdBA CCCbdAaBEDeBcCdbebd eCAde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EAcDeeaeb d BCBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBd  e  b Cc e       a   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız eb cEad    Ad B  E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,300 62,40
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  955
SUDENAZ YÜK EL 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 96 949 3298 220296 % 62,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCcBc eBA CCCcEACBEDba CdD ddA CAbe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BdEAaDCAcA  AdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    a      C          aa bB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

186,745 88,84
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  842
ŞULE ÇANKA 120 19 15 86 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 335 1520 5004 313637 % 88,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECe BBbDe  C C  dA  ED   CbDded        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız        de       BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Ba  D d   c   B     B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

176,820 91,56
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  568
UMUT BERK SAYDERE 120 21 37 62 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 349 1556 5125 323240 % 91,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEa C ccDdad CC DbAee bda Cd a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbEbDDeAcc edbB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız ecc  Dc    e       A BdcC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aE bbCe   a d Be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

271,215 40,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  352
YAĞIZ KARAMUSTAFAOĞL 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 505 1799 142338 % 40,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC B c  A CCCDEA eED aE bDdAE  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcDD AD  CAABCBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B dD   Ba  DA       BeCACB             B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  b CC E a B  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,695 51,47
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  452
YUSUF SALİH 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 716 2506 181704 % 51,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECcCBBAbbcA CC DbACB   c CC a d  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADDdADA CA BCBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      DD    c  e C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E DECCcE e e BaA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,835 82,58
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  208
ZEYNEP MERVE DURAN 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 288 1401 4667 291560 % 82,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bc deeb   Ddec CCecEeCeEDCBECb  A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   Dbc cBdbCbDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bca  D  ac aCe A   C    Cc    a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aCD  eEd ad   ed eb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 0 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,723 51,45
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11B  -  175
ZEYNEP YALIN 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 37 715 2504 181650 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeCBBcDeBcCCCCDEAbBEDdBECCDBeEAeCAAec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız abaA cCADAbdAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB be eB  eD   B  a    d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,950 77,88
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  32
ALPEREN TEPELİ 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 235 1291 4361 274956 % 77,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Aa EdcC   DAc  CCdDEcC  D   CCD AE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  DedEece AB  b  AbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ebd EaB CD eb ed c ba                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C d bda b*CCcbE b E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 0 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

208,620 79,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  109
ARDA GÖL 120 25 10 85 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(281256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 256 1344 4496 281256 % 79,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C Bb bcACCC DEA  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAD  ADAC AAeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız                         C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a   a    b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 1 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,880 58,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  855
CANER ABU 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 872 3026 207007 % 58,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  dCeC BbDABcbCCCDEdCeaDbaECbcdAE  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dCEADDeADe CbdebBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB    bB    A  B               B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    baCC       B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

196,885 85,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  890
ECE TORGAN 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 315 1454 4818 300796 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aaCeCcBA d b CCdD ACeEDba CbDaAEedCA e e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EADDdeeACC d C  bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 13 14 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 15 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Bac  c   cdc c a dDb d b aA           ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ea a ab c  Ad ee    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,973 68,02
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  843
ELA YILDIZ 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 146 1077 3687 240126 % 68,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBbDbB  CCCDbAC Ec BdCCD AEceaA ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız aeEADeaAbe dc eCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    D   B  CDd        e  CB  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c  da  C         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,668 76,93
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  895
EMİR AK 120 37 51 32 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 221 1264 4292 271589 % 76,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  aCae BADAcACdCdcEAbaEDdabCebBAadcCAbeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDbAcACCAdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 2 14 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Ba D  c a dc    b    e   c  a     d deca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DcCaabe d e d eb ba 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,030 62,58
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  601
EMRULLAH ERKOÇ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 99 955 3312 220948 % 62,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECaCBBAcccd CCCcbACBEDCa CacaAEc    e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız aaEcDDaADAbdbdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB D De         Cb   BCACa          d  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  d bECe   b d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

208,690 79,62
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  880
EREN AĞIR 120 27 17 76 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(281111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 255 1342 4493 281111 % 79,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC cA   c CCeDEcaaEDde  CDcAE  CAb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    Aae ADe dAAe BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız                  e   d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

194,478 86,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  405
HAYAT ÇULLU 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 318 1470 4867 304123 % 86,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız dc ECeC   Db   bCCDEAa ED a CbDdAd  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A   bcb  dBdC eDb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  cB c   e              BC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dbe  edd        c  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

201,275 83,28
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  120
HAZEL KANCAN 120 30 40 50 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 295 1414 4705 294003 % 83,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız be Ee CabeaA d CCCDEbe  DaBceC dAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      De eABACe DA B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 4 14 22 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bee  eca    bb ce    e BC C       b cbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebDa cEBdc  d  bB dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

156,105 95,40
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  647
İSMİNAZ AYDIN 120 15 41 64 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 360 1603 5287 336805 % 95,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 16 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  cacCceAc dd Cbebbdea D d             A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız de ADDeAcbba   dBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız     a            db Bd bC   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 11 9 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cadeaada  d e c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,523 74,65
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  898
KAAN SARILMIŞ 120 34 33 53 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 204 1225 4155 263554 % 74,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC   DbcdbCCbDEcCBEDeBEabDaAEAdbAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADc dedDeAeACeeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BcBa cabb acdb                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,430 58,95
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  883
KARDELEN GÜLER 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 73 875 3037 208103 % 58,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeCB   eB  CCdDEAaBED B CbDaAddBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa    AD eed dADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BBaDdbd b      B      C  B  B       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        eEe  e eE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

209,648 79,12
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  865
KÜBRA KIZILOT 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(279343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 251 1334 4466 279343 % 79,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeC BAcbd  CCCDbACBEDbe CCDaAE  CA B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      D ccA  bbc      EEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız                      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    e de   d B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

207,828 80,10
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  741
MELİSA BIÇAK 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 260 1349 4514 282774 % 80,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECee Bb b c aC DEAeeED B CebdAd  CA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EAD  A   edAd BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız e     DB             B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    baae   d d BebEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,283 59,05
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  1
MESUT GÜLŞEN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 74 878 3044 208460 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeCdBA c AebCCDEAeBEDdBdCCDdeE  CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbEADD ADcC deBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    e a    d dEc     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

226,025 69,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  848
NİSA NUR ERAT 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 161 1115 3786 244721 % 69,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCaBADbddaCCCDEAeBE  a  db AE  C  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      D dD   Ad CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   EaB D     A A C      eC   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c b e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

193,795 86,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  829
OĞUZ KAAN NİKSARLI 120 29 46 45 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 320 1473 4876 305074 % 86,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bdCee BAecdACbC ecAeBdDeBaC c AbecdAcBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbdAaDCAcebdceBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Bdc c Ba  D    e    e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c eEbd ca  B Be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

158,813 94,98
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  756
ÖMER HANİKAZ 120 9 13 98 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(335330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 359 1600 5273 335330 % 94,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Ad EC CB     d  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD  d  baAB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  c ea    c Bdc                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

212,413 77,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  886
SAMET MUTLU 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 229 1282 4344 274060 % 77,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB EC C  eDb ACCCCDEAaedDbBECCDaAdABCAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız dDdadceD AB bddDbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eeaB b   c  e   e      B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız da E b d e  e  bdd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,178 82,43
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  640
SILA AYDIN 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 284 1395 4658 291008 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BAcABd CC DEAeBEDbaECCc A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ceaAbeeAcd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB a DedaeC e e      eC C      B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

199,678 84,01
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  860
SİNEM ÖZÇELİK 120 30 42 48 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 302 1428 4745 296592 % 84,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECcC A  A  dCCdDbAee  becCeDcAc  Ce e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız dD abcdDeAB eadb CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  e   bdea    cb e      BC     aE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCca  E d   adDbBd E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,225 77,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  90
SUDE AKGÜMÜŞ 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 226 1274 4311 272446 % 77,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC cbD    CC  dbCBED B CaD AdA CAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B Ec  bAD  CddeeBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız         ec e         e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aa bE d E b   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

221,575 72,17
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  138
SUDENAZ GÜNEŞ 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(254804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 182 1170 3982 254804 % 72,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB EC C  eDcc  CCdDEAeBEDbBcCdDdAdbdCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   DbD Aed C DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız     aDa     a  b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCac cEd    e   B b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,928 68,05
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  10
TAHA ARSLAN 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 148 1081 3693 240261 % 68,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEeeC BbDcBA CC DaAeaEDaBbCCDBdEbBCAde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  aaADDaADdCabddbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cB   D      A d          d     d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    cE               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

269,263 41,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  914
YAKUP TEPELİ 120 56 52 12 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 525 1878 146199 % 41,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BADbBA CCCDbACBED d CbcaAE  CAAe c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADeaAbeC AdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 18 0 7,50 % 25

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBbDcDbBaeCbbAccadDdBdeACddCaDdBcbdEAedB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cbbcdCCaEebddEeecEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

218,078 74,33
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  87
YİĞİT SEZER 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 198 1214 4129 262434 % 74,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECaC   c B  aCdbbACBaDaB CCcacd  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADaCEDbD AB   ADdCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız              D         d dC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  a   e  b           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

179,863 90,78
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11C  -  255
ZEYNEP ZÜLAL AYNACI 120 17 16 87 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 346 1546 5091 320510 % 90,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Bc b   CCC bAbeEDC  adbe  cBeAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız               e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B    eB             B   c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

221,980 71,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  557
BEYZA YILDIZ 120 37 39 44 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 180 1165 3970 253902 % 71,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız dB ECeCa  Db A CCCDEACaED a CbDcAE  bA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  EbdadAedbCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eD  c   eD   D    be   B  b  d  e  a  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dbcEC aabc  d  bebc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

223,880 70,71
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  609
BURAK SEMİH ASMA 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 169 1137 3884 249629 % 70,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBaECeCdA bbcdaCCCebAbBE CecCaDBAEbaCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AcBaEcdDacBACadDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BecadDaeac                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CbDEac              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

199,565 84,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  635
BUSE SUNDAK 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 303 1429 4748 296756 % 84,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECcC Bb cdc CCdDEAaBEDCB C D AE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ca A eCcbbCadbBCBDba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız            e         e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 0 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,365 53,67
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  604
CANSEL PELİT 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 47 772 2679 189483 % 53,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADABA CCCDEAaBEDbBECbD AcAeCbABeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d   aD Ae  CA BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  c D b c                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c        d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,860 82,10
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  859
CANSU AY 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 279 1389 4632 289834 % 82,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC aAbcBb CCCcbAdeED BcCbeBdd  dAcB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d  A D cDb bA dCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           CD  d      e      e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,883 77,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  114
CEYHUN MUSLU 120 30 25 65 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 237 1293 4367 275080 % 77,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC   ceacCCCeaEAbBEaCBECbbaAE e  Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd EcbDdAe  e DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B B                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   a  b d    C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,655 78,58
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  176
DİLAN UYLASI 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 247 1316 4424 277418 % 78,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  dCDC cb cdA bCebbACaEDbB  CacAEdBCAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  bbADDdAc ebdABbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B         Dd            cAaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

188,160 88,39
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  807
DİLARA BAKANGÖZ 120 21 22 77 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(312044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 332 1514 4981 312044 % 88,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız    E      Db A CeCcEc a    cbCbBed  e Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A    D   Add CcDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c                      e      a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız baaE      E     B  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 6 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 6 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,673 59,47
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  55
ECEM EFE 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 77 884 3079 209971 % 59,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC Bbc Bd CC eEAC EDbB CCDadE BCAde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAD    e dA BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   a  e a   D  d   a  B                EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  d   C        B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,898 68,07
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  157
EDANUR GÖÇERA 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 149 1083 3695 240313 % 68,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC e D cd CCCDEAbBEDbadCaDdAEAeCcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdaEDAD Aed b DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   B                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,915 71,33
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  116
ELİF YAPICI 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 175 1152 3928 251814 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AcEECeC   DABA bC DbAeaED BbCbbcAabBCAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Ac dE  DCABA aADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   a       a  D                d cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    c b          B b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

185,115 89,32
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  121
EZEL KANCAN 120 22 29 69 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 339 1528 5028 315338 % 89,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  aC Cedb AedbCCCDEAdBc  a  CD AbecCAdee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ced  eeADbCdAdBCe A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız d c    e      b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 4 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

184,710 89,44
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  99
FURKAN KARAGÖL 120 23 34 63 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 341 1530 5033 315775 % 89,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECeC    deeaC CD c eEcac CC ccdb CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdCE e CAeA b DdbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c      e     a   d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dba ea d  E     a c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 4 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,370 68,42
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  54
GÖKAY ÖZGEN 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 151 1093 3720 241549 % 68,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECaCBBAbA cdbCeDbAeeEDbBECCbaAEAeCceB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbdcaDdAcbbCddebBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB     Bb eD  eB a  cBCACB CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

193,688 86,45
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  921
GÖZDE İŞCİ 120 21 13 86 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 322 1475 4879 305205 % 86,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEEC C e ab A CCCDEACBE    bb cAd  eA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa        B    D  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                        B d d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 1 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,798 82,61
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  901
HAMZA YAĞIZ İLHAZ 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 289 1402 4668 291643 % 82,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeC      c CCeDbA eEDba CbDaAEedCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   cAD A dCCADbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   da        ac                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız de c ca         ae c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

221,978 71,92
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  117
KAAN DURU 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 181 1166 3971 253907 % 71,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EabCc ADbBd aCCD A e D B bC BbE  CAbe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B aAaDdAcd ad BbBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D a d  CaA            c     B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ca bbCCc  eABEBd   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 1 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

171,518 92,74
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  0
MUHAMMET ŞAHİN 120 12 8 100 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 352 1575 5181 327410 % 92,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EaeCcBA  ec aCCDd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      D ADb      BD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

205,108 81,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  950
NUMAN KAŞALTI 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 270 1378 4601 287662 % 81,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız eBaECeCBd cdBc CCeebAdaEDbB CbcaddA ebd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB ED beAebCCdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız        ee    e c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    a           EB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,090 78,89
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  56
ÖYKÜ YILDIRIM 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 250 1325 4440 278520 % 78,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Bb cB CaCCDEAeeE CabCbc AE  CAA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEA   ADe aAcd BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  Edbc       d  dbE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

259,035 47,47
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  11
POLAT ULU 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 633 2260 167584 % 47,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız babaCeCBbebbBbCCCCDEAeBEDdBcCCDBAE  bA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBeEcbDdAedbaADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDad    C   eD    CC  aBCdCdAdebcd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                EBCbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,280 68,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  922
SENA KISACIK 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 152 1094 3723 241761 % 68,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BADbBA aCCcEAedED a CCDcAEedaAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      b A  bbAABCBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B     B   e         B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,450 77,04
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  903
YASEMİN ERGÜL 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 224 1268 4299 271995 % 77,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEEb C   cd A CCCDcA a   a CC  AE   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A     bD Ad    D  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    B D eb   a A e      B    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCa abadEbE b   Bdbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

209,120 79,40
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11D  -  7
YASEMİN SOY 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 253 1339 4481 280317 % 79,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeC BbD B  CC DbAbB D a CCDBAd  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dbA D AD   AdeC D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  e aaae  c               B  e         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

212,588 77,53
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  876
ALİ GÜLER 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(273722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 228 1281 4338 273722 % 77,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECaCdbDccccCCCeDE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCEDADbABdbaADbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B d                     C  BdaaE d     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

167,573 93,50
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  16
BARIŞ YILDIZ 120 13 17 90 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 354 1579 5210 330097 % 93,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Ac EbeC e Dbcd aCCcbAbBE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bD      dA       CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e  c  ad            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 1 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,590 61,52
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  750
CEYLİN CAN 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 83 918 3219 217182 % 61,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB aCDC AeD  dCCCeDbAbBEDbabCbDBAEd CbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  EDbD ABb  dDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   c    D     D                a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

199,483 84,09
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  845
EBRU TORA 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 304 1431 4752 296879 % 84,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BAbA A CdCebAeeEbda CdeBAdABCAAB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ceEAaDadcbb d B BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a    a e             e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız a  e ad   e e ae cE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,835 62,03
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  837
ENİS PINARSOY 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 89 932 3261 218992 % 62,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bEaeC BA eBAC CC Ed  ED ebC D Ac  CcAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EADD ADc CA BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   E   a D     c        d   C         c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               B  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

192,763 86,78
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  920
EREN GÜL 120 20 11 89 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 324 1480 4893 306374 % 86,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC   D    CC D A        b        AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A        A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BD   D eba                       BE   Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  acc aE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 0 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,713 71,46
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  881
ESLEM İŞNEL 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 177 1159 3942 252270 % 71,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBA ABA CCacEAeB D B eaDdAE  Cb e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  cDDdADc bd dCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B  D  cB             B    c            a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız a  ba               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

226,193 69,19
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  828
FEYZA ŞAHİN 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 158 1110 3773 244290 % 69,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCeBbDbcA CCCDEAdBEDdBEbCDaAE  CA e e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  e AD eADcCbAdd BDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        d   eA        B c       B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,725 84,84
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  401
HÜMEYRA VERGİLİ 120 28 36 56 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 311 1448 4800 299541 % 84,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BbcccAC e DEAdBdDbB CbD ea  bAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cdaAbeeAcd  d BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBc   eB  b b        BC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Da cabeec           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 6 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,490 59,60
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  593
KAAN DİKBAŞ 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 78 887 3087 210407 % 59,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCcBAcb A CCCDdAeBED BEbbDddd  CAbe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dCEADDdADA C  BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız ca      a            Bd  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ac acbd   C B Be  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

0,000 97,95
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  369
KEREM KURU 120 11 36 73 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 362 1613 5342 345805 % 97,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 22 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bcd CebabbebaA bedecdaB ab EeC c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A       beB C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız dbcc    b   aD d    b   CdCa          d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 5 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 3 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

208,810 79,56
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  831
MELEK KULAKSIZ 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 254 1341 4489 280874 % 79,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECbC BA cc C CCeEAe ED acCCacAE  aA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   adDDeADd CddB BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  b  C     d a  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,053 78,37
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  884
MÜHAMMET KARADAŞ 120 27 14 79 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 244 1306 4399 276687 % 78,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EbDC B  ABACCC  cAeBdDCa CbDdAb      e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EAa  Abe dAABCBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,565 78,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  852
MUSA SALDIRAN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 248 1318 4427 277608 % 78,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EaeCcBA  ec aCCDddeB D a CC BAb  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d cAcDeADdbee BCBDbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB    bB                       B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız D  bab    d   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

219,468 73,48
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  669
MUSA ŞENDUR 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 192 1198 4070 259408 % 73,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECaCBe ab b CCCDcA B D aE bcadE  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bD  bcbDCABd   DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Beaa   DC  a aAA       caA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız de E b          ad b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

250,418 52,95
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  854
ÖMER BIÇAKCI 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 758 2633 186935 % 52,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC   b  c aCdDEAeeED BcCCDaAE  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd EcADCABA CbDbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Be B D        b e  C A B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,030 74,93
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  613
ÖZCAN BULAT 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 206 1229 4167 264533 % 74,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AacEdc  A DA d CCdDEcCB Dd  CC  AE     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBdaecDdeBAbCb     A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  BdDeDC   dDAc  a    BaA ab  a d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ea d eddbD          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,430 69,70
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  841
RANA UÇUN 120 32 15 73 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 163 1120 3809 246089 % 69,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC  Db  A CCCDEAdB  d d  DBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   aADCdae  ADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B D D  a de             c  a  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,765 76,87
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  888
SEMİH ABLAK 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 220 1261 4285 271402 % 76,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbE e    D    CCeeEA B D   Cb Bdd  Cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   DdD AB   A   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDad    e   bcA   C    B d B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d      a        ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,025 82,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  800
ŞEVVAL GÜNDÜZ 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 293 1410 4690 292897 % 82,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BAbbBA CCbDbAd a baE CbBAEb aAde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dEdceddDbCbdAe BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  a   b    C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

165,770 93,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  869
SUDE ALANLI 120 10 8 102 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(331271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 356 1583 5224 331271 % 93,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C  Abbcb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız           CdcAeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

208,488 79,74
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  339
ULUS YEŞİLDUMAN 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(281514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 257 1345 4502 281514 % 79,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECaCBe ab b CCCDcA   D aE bcadE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD daDcDeAB    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Beaa   DC  a aAA  C    caA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

229,773 66,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  868
YAĞMUR * DIN 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 135 1050 3602 235948 % 66,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCd beeBdaCCdDEACBEDbBdCCDBdEb CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa eEbbDeeBdCbADdCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ac     *    CD           c  d c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,993 76,75
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  838
YASİN HANCI 120 36 46 38 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 218 1259 4273 270948 % 76,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECeCBd cccb CCbDEACBEDaaECCbacEdBaAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdedcceCABdbCdDbdBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  D c  B d     b   e  A   c     d   a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eacaeead    b eEBCdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,848 71,36
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  863
YİĞİT ARAS ŞEN 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 176 1154 3932 251944 % 71,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC   b  daCCCDEACBbDaa  bDdAdd CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD adabbCABd aADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                 B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,770 82,62
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11E  -  877
YUNUS KAYIKCIOĞLU 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 290 1403 4669 291691 % 82,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  cCeC BbDcdc aCeDEbCaEDC dCCDBedbB A B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcDDeAce bbdBbBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    D  e      c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  ECeabdebaC d dedcc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

229,283 67,15
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  906
ARAS ADEM KISACIK 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 138 1058 3631 237069 % 67,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC BADccbeCe DEACaED B bCDaAEbeCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EcDDdAD CCAbB BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a  abe   d d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,388 63,03
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  53
BEDİRHAN YAYKIN 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 101 964 3348 222529 % 63,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB  ebBA CCCDEA BEDbB CC d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız caB Ebec Ad CbAebCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDaeE        DA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebDE bdd    C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

192,633 86,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  597
BERKAN AYDIN 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 326 1482 4896 306547 % 86,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BAadcd beeDbAeBEcda CbD AEdeCAAe a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  aEA cdAecCdddB BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız             b e          B  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cb   bd       B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

223,225 71,14
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  870
BERRA ÖZYURT 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 173 1148 3920 251148 % 71,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC  ccbcd  C DEAbeEDbaECbbacE  CA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaB Ebe dAB  CADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BB    b                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dCc             B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,430 67,72
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  887
BEYZA GÜL BELEN 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 143 1070 3670 239072 % 67,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC B DAe eCCdcEAb EDCa CCb AE BCAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B acDe A  C A e   bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B cD ecB  C   AB       A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız e  edbde            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,888 59,33
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  18
BEYZANUR ÖZDEMİR 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 76 881 3064 209454 % 59,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC BAaccAeCCCDEAeBEDbBdCCDaAEA CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B acDe A  C A eCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c      b B a  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,843 60,68
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  106
BURÇİN OKURGAN 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 80 908 3168 214213 % 60,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız baaECeCcA cbcAaCC DEACBEDCBbCCDBAdABCAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  bd accD ABdCCdbACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ec Ba   d       A  C   B A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  a   b          Bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,728 82,16
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  115
BUSE KARARMIŞ 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 280 1390 4636 290069 % 82,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCaBA cdA aCCDEAbBEDdB CCDdddb CebB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız caacDceAcb Cdb bBDAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Bbaac     b      a  c  C      d       c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Dc acaCea bdd Bebd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,788 75,09
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  80
CİHAN ŞİŞMAN 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 208 1231 4175 265088 % 75,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECDC A      CCCDEACeEDaccCbb AdA bcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd aDbedABd edDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız e  Bb                      c   E d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aa de bd    C   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,365 66,43
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  319
ECE ÇELİK 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 134 1043 3587 234531 % 66,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC Bbcc d CCCDEAbBEDeBbCbDBAdAdCAde  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız       CA e eAdeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dB   e  a CaAec b    dC C A e  B       e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    b Cdb  C e B ddbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,598 76,96
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  970
ECRİN TUANA KUCUKKCK 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 222 1265 4293 271713 % 76,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız a C C BAab   CCCeEAaa adacCCDcAd  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADedAe CbAdeCBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    D   B  C  d       B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c        d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,940 74,41
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  773
ELA ARA 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 199 1217 4135 262699 % 74,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC ebbdBAabC DEAdacDaa CCDdAdd CAAedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BaEccDCeadeadABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B cD ecBb Ce  A      BCA    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız e  edbde a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,670 62,85
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  912
ELİF ALIŞIK 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 100 961 3334 221876 % 62,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCaBbDccc CCbDEACe aCBaCeDdAE  CAAeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dEADc AcbCbAdeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBcDcDb b            BC C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cbbbEa    CA   d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,773 67,49
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  44
ELİF BAŞEGEN 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 141 1066 3655 238271 % 67,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cc ECeC   DABACCCCcbAecED aaCb dAcABCAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A  eEbcD ABbCCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  D     b    bc      e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  d aabad    a  cBe E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,905 61,30
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  874
ELİF YA AN 120 36 13 71 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 82 915 3206 216425 % 61,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB EC C    dcAaCCCDEAeBEDCBEdCD AdAdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdC D  e   C   ACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BB    b                        d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

181,738 90,31
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  85
EMRE GÜNEY 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 345 1541 5063 318827 % 90,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECeCebecbcACCCbDEAeeEDbacCbDBAEdebcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,845 76,82
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  902
İREM AKINCI 120 33 34 53 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 219 1260 4279 271216 % 76,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECcC BAbc daCCeDbAC EDbaECCDaAcAdCbAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dddcD Ce   bAABbBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  a   eD c       C    B                b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  ddcae a    d Be E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,840 77,94
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  908
KAAN ÖZEL 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 238 1296 4370 275160 % 77,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCcBA   c CCeDbACeEDba CbDaAEedCA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADD AcACCAdB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B                        B        d deca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ccabdCd   e d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,735 66,18
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  905
MELEK MEŞE 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 128 1036 3566 233652 % 66,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECee d DABA CCCDEAdedDbcECbaaAEABCAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  E beeABcb cD Ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B ed         b             B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   bdCea       D Be E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,235 69,83
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  834
SAMET TATLI 120 33 19 68 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 166 1124 3819 246523 % 69,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeb   D  A CCeDbA eEDbB CbDaAEedCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   cAeCABdCCADbbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BB D      dc                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,038 59,23
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  362
ŞEVVAL SARI 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 75 880 3060 209102 % 59,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC   Db ACCCCDEACeEDaBbCaDeAE BCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  bD baAB CecDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bca  D    c  bd                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bCa  b B       cBe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

182,128 90,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  409
YAREN DÜZGÜN 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 344 1539 5058 318433 % 90,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BADbeAC e  EA    a   beaA   bA eA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  e d D e b      BD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B   De       e      e   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c    C      d   b  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 4 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

205,053 81,50
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  871
YASİN AYDUVAN 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 271 1379 4602 287735 % 81,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEb C BAcc AeaCCDEAbB      a BAE  CAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BaaA  aA     be          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B    Dd   D  A  aa      a  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 2 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

253,780 50,77
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  873
YİĞİT TİKEN 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 702 2455 179259 % 50,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABcECeC   Db AaCCCDEACBED B CbacAEe CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBeEDcDbAedbCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız      b        A A        AC   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eb E   d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 0 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,378 84,98
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  606
ZEYNEP MUTLU 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 313 1452 4808 300032 % 84,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bc deeb   Ddec CCecEeCeEDCBECbDBdEdc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD     c cBdbCbDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eaac D eac aCe A   a    C  B  a       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aCDa eEda d   e eeb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 0 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,168 76,64
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11F  -  885
ZEYNEP ÖZER 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 215 1255 4265 270571 % 76,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ba ECeCd  DbBc CCCDEAa ED B CbaaAb  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  aceD eB b  D CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dCDa b d       EB  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,483 62,27
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  872
ASLI SENA 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 94 942 3284 219853 % 62,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECaCBBbDABACaCCDEAdcED aECCDaAd  CAAede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   bc DaA ACaAABCBDAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        c             B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      de             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,348 71,69
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  602
AYLİN YAR 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 178 1161 3954 253094 % 71,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC BbDc AC C DEAb  DCa CCDBAE  CcA eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAeD Ac CbA BCBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız            b                d          d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a acb      d   dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,508 80,76
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  862
BADESU KUVANCI 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 265 1362 4548 285127 % 80,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aaCeC BbDccA CeCDEAbB DeaECCcddd  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    AabaA eCCbdB BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       D a Cc         B                 a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a e be   e d c d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,160 63,89
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  23
BERRE YILMAZ 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 109 986 3403 225545 % 63,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADb eaCCCDEACeEDCBECCDBAEAdCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız deEceedA cCacdBbBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aE c d    b d a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,778 80,63
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  795
BUKET CEZAN 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 263 1360 4543 284661 % 80,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC c DbBA CC DEAbBED adCb dAE dCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  aEAD adbdC eAdb Db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız     e     be                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız D be  d   C d   ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

226,060 69,29
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  4
CERENNUR MEMİŞ 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 160 1113 3783 244638 % 69,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC B Dc   CCCDEbaaEDCB CCDBAdAaCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d cADebAc  b dB BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B d  D e                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız       a       B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,430 51,65
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  84
ECRİN DURU 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 39 720 2520 182338 % 51,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECeCBdDbb   CCCDEACBEDCBECCDaAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız c   E cD ABdCCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         a              d     b   B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,388 76,52
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  840
EGE KAYA 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 214 1252 4255 270150 % 76,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC CdAbDb A bCCDEAeBED abCbDadEd bAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  EbbDCAddCabDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   a                b   d      c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız b aa ca             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,378 78,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  849
HAYAT RANA DEMİREL 120 27 14 79 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 239 1298 4381 276066 % 78,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC C  eDdc  CC  EAd         BcE  CcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      D    e CdADbCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  Da EaB b     A A C    e  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 1 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

191,990 87,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  893
İPEM DERE 120 22 20 78 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 328 1489 4908 307372 % 87,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız b  EC C   Dc A be  Eb  ED B C  aAd  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa     a ee    D  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  b B  a d    e         B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bC     B e  d   B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 3 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,315 63,08
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  894
KAAN KARA 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 102 965 3350 222700 % 63,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeC dbDA A CCCDbAdeEDCd  d      bA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bDd EDADCAecCd DACeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eD   b bC   b  b       B ACB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  CD             c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 0 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

245,018 56,53
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  839
NAZLI AYNAC I 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 62 839 2882 199573 % 56,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADbBbCCCCDEAbaED aECCDaAdcdCA  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  C AaabADACC cBC   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a  DB      D         d   d  C         cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a D C    e   Be d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,508 75,26
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  913
NİSA NUR AYKAN 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 210 1236 4186 265712 % 75,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBaECDC  b eBA aCCDEAdaED BcCdDcAE  eAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A    bdbdAB   d   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız cD B                   B   c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

243,135 57,78
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  614
ÖMER SAİT GÜVENKAYA 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 66 863 2971 203999 % 57,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC CcBeDb ACCC DEACBEDda CbbdA cBCAeed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EADDaAD CdAdBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    b D c   Dc   eC   e              d EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c  aab   C   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,908 77,90
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  52
SİNAN TOZUN 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 236 1292 4364 275039 % 77,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bdEECeCdAcabcAdCeCDbAdBcDdaECCbdcEAdCAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDBaEbeDdABdCdADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  e                     B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dbc                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,593 62,20
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  354
SUDENAZ TUNÇ 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 93 939 3277 219589 % 62,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECeCdBeceB aCCCaEAeBEDddbCdbecdA CAABA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADaeA ACCAeBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız                      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

191,943 87,08
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  836
SÜMEYYE BOY 120 23 24 73 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 329 1491 4910 307446 % 87,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BbDbcc bCe  Ad   C  CbadAE  CAAe a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcDDece  edAeaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       c              Bd        d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,040 62,58
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  482
YUNUS EMRE GÜLER 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 98 954 3311 220921 % 62,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BAD a CCC DEAaB DCadCCDdAE  CAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   E  D ADbC Ab CBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    D  D          C               b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız bc   aCc            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,663 78,57
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

11G  -  901
ZARİFE KESKİN 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 246 1315 4423 277398 % 78,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  aCeCcBAD ed CCCDEACaEDda CCDeAd eCAAee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız        Ab C A eCBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        e  ac                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,893 84,77
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  709
AHMET KADİR ATLI 120 24 20 76 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 309 1445 4795 299294 % 84,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB EC C        CCCDEAaBEDba   c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız     E     dd  bDACeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  eBBa B     a   e      a  C c  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        BEe    e ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,343 82,35
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  621
ASLI SARIDİKEN 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 283 1394 4651 290722 % 82,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC Be AB  CC DdACeEcbdbCbDdAc  CAeBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız               cCB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B  d  B c DA e         C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     a  ec d B e b  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,958 67,37
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  755
ATALAY ÇÖRTÜK 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 139 1063 3648 237844 % 67,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  Ea C B Db A CCbcbAd ED B CC d E      dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B bADDeADcCb  eCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       ea   DA            B  C  d       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız bdCeaadb aCbB B  E D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 0 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 0 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,065 46,84
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  754
BERAT ERGÜL 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 617 2213 165362 % 46,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECeC   a BA CCbDEAeBEDbdECCDaAEAeCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaddaDb  ABACCeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB           b      B    c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcE abBEcd bAedBd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,823 84,80
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  760
BUĞRA KIR 120 24 21 75 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 310 1446 4797 299394 % 84,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBbE  C   c    bC  Eb B      b      CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  D a  c        DAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  DBBa  D    C A e      B      cE B   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    c D Bbb  d e ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 1 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

251,435 52,28
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  692
DUYGU NAZ DURSUN 120 46 36 38 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 741 2582 184577 % 52,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECaCBcAe BdCCC DbACaEDbBbCCbaAEb CAAec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAa  AD C c BCeDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB  B Dcb   A   C    e  Ca  CD d     aEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E ecaCe  dbBb dbEEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,820 75,06
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  727
EREN ERKOÇ 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 207 1230 4174 265011 % 75,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEEC C   b     CCDEbCaEDCB CCDBcE   cdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız        D  eb  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BeBBd    ab C   AB     BC C c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ea d   BccaCeceb   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

275,185 38,16
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  799
GÖZDE NUR 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 480 1671 134731 % 38,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Be Ac  Ce DEACeEDCa Cd  AE  CAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BadADDeADAC AABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Bd   D     A eB     BC C   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DbC ECCa    d BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

229,593 66,95
%

ORDU / FATSA
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

12A  -  767
HAMZA ELİYATKIN 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 136 1053 3613 236372 % 66,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 363 1623 5391 353046

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  E DC BA     CCCDbA        C B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EADD ADA Cb BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB b  cB a    e       C  B  C  d       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cbaeECa   a d cd  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0
