
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

1 904 - TUĞBA BIYIKOĞLU 10 / E 18 9 15.75 17 10 14.50 15 1 14.75 19 4 18.00 69.00 24.00 63.00 310.194 121 1 1 1

2 175 - ZEYNEP YALIN 10 / E 21 8 19.00 24 9 21.75 6 14 2.50 17 12 14.00 68.00 43.00 57.25 292.217 170 2 2 2

3 883 - KARDELEN GÜLER 10 / A 14 9 11.75 15 7 13.25 15 2 14.50 11 12 8.00 55.00 30.00 47.50 257.848 315 3 3 3

4 352 - YAĞIZ KARAMUSTAFA 10 / B 16 9 13.75 17 8 15.00 9 4 8.00 11 6 9.50 53.00 27.00 46.25 254.434 329 4 4 4

5 853 - HATİCEYAREN YAVUZ 10 / D 20 9 17.75 13 14 9.50 9 2 8.50 13 11 10.25 55.00 36.00 46.00 252.702 336 5 5 5

6 850 - FURKAN EGE GÜNEŞ 10 / D 10 11 7.25 14 11 11.25 8 4 7.00 18 6 16.50 50.00 32.00 42.00 241.311 398 6 6 6

7 23 - BERRE YILMAZ 10 / A 14 9 11.75 20 13 16.75 8 3 7.25 8 12 5.00 50.00 37.00 40.75 236.100 434 7 7 7

8 474 - ELİF YAKAN 10 / D 11 11 8.25 16 11 13.25 5 2 4.50 14 4 13.00 46.00 28.00 39.00 231.311 460 8 8 8

9 171 - HATİCE KARADENİZ 10 / A 5 19 0.25 19 12 16.00 9 9 6.75 17 9 14.75 50.00 49.00 37.75 228.139 486 9 9 9

10 846 - MERT BAHŞİ LM 10 / E 15 8 13.00 13 9 10.75 4 4 3.00 14 11 11.25 46.00 32.00 38.00 227.249 493 10 10 10

11 870 - BERRA ÖZYURT 10 / D 13 13 9.75 12 12 9.00 7 2 6.50 14 5 12.75 46.00 32.00 38.00 227.201 494 11 11 11

12 122 - M EFE SÖNMEZ 10 / B 12 9 9.75 15 17 10.75 10 6 8.50 12 12 9.00 49.00 44.00 38.00 226.812 500 12 12 12

13 886 - MUTLU SAMET 10 / D 15 14 11.50 13 20 8.00 5 4 4.00 15 5 13.75 48.00 43.00 37.25 224.773 514 13 13 13

14 876 - ALİ GÜLER 10 / D 12 13 8.75 13 13 9.75 6 0 6.00 13 6 11.50 44.00 32.00 36.00 220.631 541 14 14 14

15 916 - EMİR ÖZLEME 10 / E 11 8 9.00 9 13 5.75 11 1 10.75 12 7 10.25 43.00 29.00 35.75 218.803 557 15 15 15

16 138 - SUDENAZ GÜNEŞ 10 / B 13 10 10.50 17 15 13.25 4 7 2.25 11 7 9.25 45.00 39.00 35.25 218.447 561 16 16 16

17 44 - ELİF BAŞEGEN 10 / A 4 21 -1.25 19 11 16.25 9 6 7.50 14 9 11.75 46.00 47.00 34.25 216.278 584 17 17 17

18 907 - CEYLİN YILMAZ 10 / E 15 13 11.75 16 10 13.50 8 8 6.00 8 18 3.50 47.00 49.00 34.75 215.761 589 18 18 18

19 855 - ABU SERHAT 10 / D 12 13 8.75 13 16 9.00 7 0 7.00 11 5 9.75 43.00 34.00 34.50 215.291 594 19 19 19

20 891 - SUDE NUR GÜLER 10 / E 11 9 8.75 9 12 6.00 12 4 11.00 9 2 8.50 41.00 27.00 34.25 213.657 609 20 20 20

21 411 - AYLİN BAŞTAŞ 10 / A 10 13 6.75 16 11 13.25 8 7 6.25 10 10 7.50 44.00 41.00 33.75 213.252 615 21 21 21

22 452 - YUSUF SAL İ GÜNEŞ 10 / B 13 6 11.50 12 15 8.25 7 4 6.00 11 11 8.25 43.00 36.00 34.00 213.236 616 22 22 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

23 837 - ENİS PINARSOY 10 / C 11 14 7.50 18 10 15.50 3 7 1.25 12 12 9.00 44.00 43.00 33.25 212.362 629 23 23 23

24 600 - ESER DAGKÖY 10 / B 12 11 9.25 16 11 13.25 6 7 4.25 10 13 6.75 44.00 42.00 33.50 212.298 631 24 24 24

25 835 - MELİKE ŞİRİ N 10 / C 6 6 4.50 18 9 15.75 6 1 5.75 10 11 7.25 40.00 27.00 33.25 212.071 633 25 25 25

26 889 - DOĞUKAN EDİŞ 10 / E 12 9 9.75 15 11 12.25 7 1 6.75 7 9 4.75 41.00 30.00 33.50 211.715 636 26 26 26

27 881 - ESLEM İŞNEL 10 / D 11 16 7.00 10 16 6.00 8 7 6.25 16 8 14.00 45.00 47.00 33.25 211.489 639 27 27 27

28 609 - BURAK SEMİH ASMA 10 / C 11 13 7.75 15 12 12.00 4 8 2.00 13 9 10.75 43.00 42.00 32.50 209.595 652 28 28 28

29 978 - MUSTAFA ELBAŞI 10 / D 12 7 10.25 16 10 13.50 1 3 0.25 11 11 8.25 40.00 31.00 32.25 208.592 662 29 29 29

30 310 - MERVE ŞEN 10 / B 11 10 8.50 10 10 7.50 8 4 7.00 12 11 9.25 41.00 35.00 32.25 207.621 667 30 30 30

31 557 - BEYZA YILDIZ 10 / A 17 8 15.00 11 13 7.75 8 7 6.25 7 15 3.25 43.00 43.00 32.25 206.505 677 31 31 31

32 868 - YAĞMUR AYDIN 10 / C 12 14 8.50 13 10 10.50 5 4 4.00 11 9 8.75 41.00 37.00 31.75 206.489 679 32 32 32

33 906 - ARAS ADEM KISACIK 10 / C 5 9 2.75 21 7 19.25 3 8 1.00 11 11 8.25 40.00 35.00 31.25 206.472 680 33 33 33

34 309 - AKİF ALTINGÖZ 10 / E 11 12 8.00 9 17 4.75 7 3 6.25 15 9 12.75 42.00 41.00 31.75 206.149 682 34 34 34

35 859 - CANSU AY 10 / D 11 13 7.75 15 11 12.25 2 1 1.75 11 6 9.50 39.00 31.00 31.25 205.356 693 35 35 35

36 97 - BERİN DİNLEMEK 10 / A 13 12 10.00 12 14 8.50 7 6 5.50 10 12 7.00 42.00 44.00 31.00 203.333 728 36 36 36

37 750 - CEYLİN CAN 10 / C 13 12 10.00 16 12 13.00 5 5 3.75 7 12 4.00 41.00 41.00 30.75 202.816 732 37 37 37

38 917 - SAMET AYDIN 0 / 0 8 12 5.00 11 16 7.00 5 1 4.75 16 9 13.75 40.00 38.00 30.50 202.735 733 38 38 38

39 107 - SEÇİL KÜÇÜKER 10 / A 7 18 2.50 15 11 12.25 7 5 5.75 13 13 9.75 42.00 47.00 30.25 202.168 740 39 39 39

40 842 - ŞULE ÇANKA 10 / C 3 2 2.50 11 7 9.25 12 2 11.50 8 4 7.00 34.00 15.00 30.25 201.052 764 40 40 40

41 0 - DİLARA BAKANGÖZ 10 / D 7 13 3.75 15 13 11.75 5 2 4.50 11 5 9.75 38.00 33.00 29.75 200.453 772 41 41 41

42 914 - YAKUP TEPELİ 10 / E 13 17 8.75 14 18 9.50 9 21 3.75 12 18 7.50 48.00 74.00 29.50 198.770 797 42 42 42

43 880 - EREN AĞIR 10 / E 10 7 8.25 8 11 5.25 7 1 6.75 11 7 9.25 36.00 26.00 29.50 198.285 799 43 43 43

44 905 - MELEK MEŞE 10 / E 11 14 7.50 18 16 14.00 2 6 0.50 9 8 7.00 40.00 44.00 29.00 197.929 803 44 44 44

45 857 - MUSTAFA HASDEMİR 10 / D 10 17 5.75 13 15 9.25 6 4 5.00 11 8 9.00 40.00 44.00 29.00 197.395 812 45 45 45



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

46 141 - HALİT ALTAYLI 10 / B 6 8 4.00 14 7 12.25 7 5 5.75 8 6 6.50 35.00 26.00 28.50 195.874 828 46 46 46

47 919 - HAYRU BOLAT 10 / E 7 9 4.75 12 15 8.25 8 6 6.50 11 9 8.75 38.00 39.00 28.25 194.725 839 47 47 47

48 157 - EDANUR GÖÇER 10 / B 13 11 10.25 14 12 11.00 2 4 1.00 8 8 6.00 37.00 35.00 28.25 194.725 839 47 47 47

49 955 - SUDENAZ YÜKSEL 10 / C 11 14 7.50 13 16 9.00 3 2 2.50 11 9 8.75 38.00 41.00 27.75 193.252 858 49 49 49

50 854 - ÖMER BIÇAKCI 10 / D 7 12 4.00 18 12 15.00 0 0 0.00 10 7 8.25 35.00 31.00 27.25 192.702 863 50 50 50

51 603 - AYLİN GEGİN 10 / B 10 15 6.25 9 11 6.25 9 5 7.75 10 11 7.25 38.00 42.00 27.50 191.618 873 51 51 51

52 116 - ELİF YAPICI 10 / A 10 7 8.25 12 10 9.50 7 5 5.75 7 12 4.00 36.00 34.00 27.50 191.618 873 51 51 51

53 858 - BERK BAHAR 10 / D 13 12 10.00 10 16 6.00 3 2 2.50 10 5 8.75 36.00 35.00 27.25 191.052 881 53 53 53

54 482 - EMRE GÜLER 10 / C 9 6 7.50 15 14 11.50 3 6 1.50 10 14 6.50 37.00 40.00 27.00 190.874 888 54 54 54

55 829 - OĞUZKAAN NİKSARLI 10 / C 8 14 4.50 13 12 10.00 4 7 2.25 12 8 10.00 37.00 41.00 26.75 190.453 897 55 55 55

56 208 - ZEYNEP DURAN 10 / B 7 12 4.00 11 8 9.00 4 5 2.75 13 8 11.00 35.00 33.00 26.75 190.453 897 55 55 55

57 597 - BERKAN AYDIN 10 / B 8 15 4.25 13 13 9.75 5 4 4.00 11 9 8.75 37.00 41.00 26.75 190.162 905 57 57 57

58 80 - CİHAN ŞİŞMAN 10 / D 9 11 6.25 17 15 13.25 3 4 2.00 8 11 5.25 37.00 41.00 26.75 190.162 905 57 57 57

59 911 - AHMED YASİN AH 10 / E 8 17 3.75 12 15 8.25 5 2 4.50 12 7 10.25 37.00 41.00 26.75 190.162 905 57 57 57

60 840 - EGE AYA 10 / C 8 5 6.75 15 13 11.75 2 7 0.25 11 13 7.75 36.00 38.00 26.50 189.547 910 60 60 60

61 362 - ŞEVVAL SARI 10 / B 10 15 6.25 9 6 7.50 4 9 1.75 13 8 11.00 36.00 38.00 26.50 189.353 913 61 61 61

62 0 - EMİR DİKBAŞ 10 / B 4 10 1.50 15 13 11.75 8 5 6.75 8 6 6.50 35.00 34.00 26.50 189.304 915 62 62 62

63 5 - ALPEREN KAYNAK 10 / A 11 12 8.00 10 17 5.75 3 4 2.00 14 13 10.75 38.00 46.00 26.50 188.964 921 63 63 63

64 920 - EREN GÜL 10 / E 8 12 5.00 13 10 10.50 2 1 1.75 10 4 9.00 33.00 27.00 26.25 188.738 927 64 64 64

65 18 - BEYZANUR Ö*EMİR 10 / A 14 12 11.00 12 14 8.50 2 3 1.25 8 9 5.75 36.00 38.00 26.50 188.528 929 65 65 65

66 791 - SEYİT ALİ YALÇIN 10 / B 12 8 10.00 10 7 8.25 6 5 4.75 6 10 3.50 34.00 30.00 26.50 188.042 943 66 66 66

67 875 - TUNÇ AHMET 10 / D 7 8 5.00 11 9 8.75 1 0 1.00 13 7 11.25 32.00 24.00 26.00 188.026 944 67 67 67

68 895 - EMİR AK LM 10 / E 10 14 6.50 13 17 8.75 3 9 0.75 12 8 10.00 38.00 48.00 26.00 187.783 945 68 68 68



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

69 877 - YUNUS KAYIKCIOĞLU 10 / D 9 20 4.00 15 19 10.25 5 3 4.25 12 18 7.50 41.00 60.00 26.00 187.589 950 69 69 69

70 913 - NİSA NUR AYKAN 10 / E 8 14 4.50 13 15 9.25 1 1 0.75 13 7 11.25 35.00 37.00 25.75 187.314 958 70 70 70

71 406 - SEBİLE SAGEL 10 / B 11 9 8.75 14 15 10.25 3 3 2.25 7 9 4.75 35.00 36.00 26.00 187.055 964 71 71 71

72 903 - YASEMİN ERGÜL 10 / E 8 17 3.75 12 16 8.00 5 5 3.75 12 7 10.25 37.00 45.00 25.75 186.877 969 72 72 72

73 0 - ÇINAR ÜLGEN 10 / D 10 9 7.75 11 9 8.75 2 3 1.25 9 4 8.00 32.00 25.00 25.75 186.586 975 73 73 73

74 838 - YASİN HANCI 10 / C 8 17 3.75 16 13 12.75 3 12 0.00 12 13 8.75 39.00 55.00 25.25 185.890 984 74 74 74

75 897 - İRFAN ÇAĞDAŞ IŞIK 10 / E 7 8 5.00 15 13 11.75 5 2 4.50 6 8 4.00 33.00 31.00 25.25 184.773 1001 75 75 75

76 910 - ZEYNEP 10 / E 11 12 8.00 16 14 12.50 2 5 0.75 5 5 3.75 34.00 36.00 25.00 184.061 1009 76 76 76

77 613 - ÖZCAN BULAT 10 / C 3 12 0.00 16 12 13.00 3 7 1.25 13 11 10.25 35.00 42.00 24.50 183.803 1012 77 77 77

78 403 - FERHAT ALAN 10 / B 11 16 7.00 10 11 7.25 3 8 1.00 12 10 9.50 36.00 45.00 24.75 183.350 1018 78 78 78

79 790 - TUĞÇE BOZKURT 10 / D 10 11 7.25 16 10 13.50 2 2 1.50 5 10 2.50 33.00 33.00 24.75 183.204 1021 79 79 79

80 894 - KAAN A 10 / E 12 13 8.75 16 14 12.50 1 4 0.00 4 2 3.50 33.00 33.00 24.75 183.204 1021 79 79 79

81 862 - BADESU KUVANCI 10 / D 8 16 4.00 16 8 14.00 1 1 0.75 8 10 5.50 33.00 35.00 24.25 182.265 1041 81 81 81

82 828 - FEYZA ŞAHİN 10 / C 7 12 4.00 10 11 7.25 7 0 7.00 9 11 6.25 33.00 34.00 24.50 181.909 1047 82 82 82

83 108 - İLKER OCAK 10 / A 11 11 8.25 7 15 3.25 2 5 0.75 15 12 12.00 35.00 43.00 24.25 181.440 1052 83 83 83

84 908 - KAAN ÖZEL 10 / E 12 17 7.75 11 14 7.50 5 4 4.00 9 16 5.00 37.00 51.00 24.25 180.906 1061 84 84 84

85 669 - MUSA ŞENDUR 10 / C 6 18 1.50 16 7 14.25 3 7 1.25 10 14 6.50 35.00 46.00 23.50 180.081 1080 85 85 85

86 117 - KAAN DURU 10 / A 8 13 4.75 14 10 11.50 1 4 0.00 9 8 7.00 32.00 35.00 23.25 178.835 1106 86 86 86

87 85 - EMRE GÜNEY 10 / A 6 18 1.50 19 13 15.75 0 0 0.00 9 14 5.50 34.00 45.00 22.75 177.751 1118 87 87 87

88 970 - ECRİN KÜÇÜKÖKSÜZ 10 / C 6 13 2.75 10 10 7.50 4 3 3.25 10 2 9.50 30.00 28.00 23.00 177.735 1120 88 88 88

89 861 - KEREM ÖZKAN 10 / D 7 12 4.00 10 11 7.25 4 7 2.25 12 10 9.50 33.00 40.00 23.00 177.686 1121 89 89 89

90 6 - SÜĞÜMÜ ERKAN 10 / A 9 16 5.00 14 15 10.25 4 9 1.75 9 12 6.00 36.00 52.00 23.00 177.589 1123 90 90 90

91 921 - GÖZDE İŞCİ 10 / E 4 10 1.50 15 16 11.00 1 2 0.50 11 7 9.25 31.00 35.00 22.25 175.939 1149 91 91 91
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

92 596 - EREN ÇALIŞKAN 10 / B 7 11 4.25 11 10 8.50 6 8 4.00 8 9 5.75 32.00 38.00 22.50 175.583 1160 92 92 92

93 401 - HÜMEYRA VERGILI 10 / B 7 11 4.25 13 14 9.50 6 7 4.25 7 11 4.25 33.00 43.00 22.25 174.676 1174 93 93 93

94 902 - İREM AKIN I 10 / E 4 14 0.50 13 17 8.75 4 4 3.00 12 10 9.50 33.00 45.00 21.75 173.932 1186 94 94 94

95 887 - BEYZA GÜL BELEN 10 / E 10 11 7.25 14 11 11.25 1 7 -0.75 5 4 4.00 30.00 33.00 21.75 173.350 1200 95 95 95

96 901 - ZARİFE KESKİN 10 / E 6 13 2.75 13 9 10.75 1 1 0.75 8 3 7.25 28.00 26.00 21.50 173.074 1207 96 96 96

97 87 - YİĞİT SEZER 10 / E 7 6 5.50 8 11 5.25 3 0 3.00 9 4 8.00 27.00 21.00 21.75 172.961 1208 97 97 97

98 832 - YUSUF BAŞODAA 10 / C 3 3 2.25 13 11 10.25 2 5 0.75 10 8 8.00 28.00 27.00 21.25 172.314 1213 98 98 98

99 866 - EFE AKYÜZ 10 / D 4 8 2.00 15 12 12.00 2 2 1.50 8 10 5.50 29.00 32.00 21.00 171.359 1232 99 99 99

100 834 - SAMET TATLI 10 / C 6 10 3.50 9 9 6.75 4 4 3.00 10 9 7.75 29.00 32.00 21.00 170.777 1242 100 100 100

101 852 - MUSA SALDIRAN 10 / D 9 15 5.25 11 15 7.25 2 2 1.50 9 8 7.00 31.00 40.00 21.00 170.728 1244 101 101 101

102 871 - YASİN AYDUVAN 10 / D 8 10 5.50 13 11 10.25 1 1 0.75 7 11 4.25 29.00 33.00 20.75 169.968 1254 102 102 102

103 267 - ERDĞAN KON 10 / B 3 10 0.50 14 12 11.00 6 1 5.75 5 7 3.25 28.00 30.00 20.50 169.110 1275 103 103 103

104 614 - ÖMER GÜVENKAYA 10 / C 3 9 0.75 18 8 16.00 1 5 -0.25 7 14 3.50 29.00 36.00 20.00 168.511 1287 104 104 104

105 0 - EMRULLAH ERKOÇ 10 / B 7 16 3.00 14 16 10.00 4 7 2.25 8 12 5.00 33.00 51.00 20.25 168.447 1290 105 105 105

106 831 - MELEK KULAKSIZ 10 / C 7 14 3.50 9 14 5.50 3 2 2.50 10 6 8.50 29.00 36.00 20.00 167.443 1304 106 106 106

107 800 - ŞEVVAL GÜNDÜZ 10 / C 7 8 5.00 7 5 5.75 1 0 1.00 10 7 8.25 25.00 20.00 20.00 167.443 1304 106 106 106

108 867 - HASAN GÜNAYDIN 10 / D 10 16 6.00 12 15 8.25 0 0 0.00 7 5 5.75 29.00 36.00 20.00 167.443 1304 106 106 106

109 893 - İREM EGFK 10 / E 7 12 4.00 14 10 11.50 0 0 0.00 5 3 4.25 26.00 25.00 19.75 166.974 1316 109 109 109

110 605 - BÜŞRA ŞİMŞEK 10 / B 9 6 7.50 6 13 2.75 4 5 2.75 9 9 6.75 28.00 33.00 19.75 165.761 1343 110 110 110

111 55 - ECEM NUR EFE 10 / A 15 11 12.25 10 17 5.75 3 11 0.25 5 14 1.50 33.00 53.00 19.75 165.324 1352 111 111 111

112 354 - SUDENAZ TUNÇ 10 / B 11 15 7.25 16 12 13.00 0 8 -2.00 4 12 1.00 31.00 47.00 19.25 165.016 1360 112 112 112

113 319 - ECE ÇELİK 10 / B 4 15 0.25 14 12 11.00 6 13 2.75 8 13 4.75 32.00 53.00 18.75 163.738 1382 113 113 113

114 890 - E TORGAN 10 / E 9 17 4.75 15 19 10.25 2 5 0.75 5 8 3.00 31.00 49.00 18.75 163.252 1390 114 114 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

115 118 - ALİ RAHMAN EROĞLU 10 / A 7 21 1.75 14 15 10.25 3 8 1.00 9 14 5.50 33.00 58.00 18.50 162.929 1394 115 115 115

116 758 - SUDE NAZ AYDOĞAN 10 / C 1 8 -1.00 9 7 7.25 4 6 2.50 11 6 9.50 25.00 27.00 18.25 162.314 1402 116 116 116

117 11 - POLAT ULU 10 / A 8 20 3.00 16 16 12.00 1 7 -0.75 6 8 4.00 31.00 51.00 18.25 162.168 1404 117 117 117

118 405 - NURHAYAT ÇULLU 10 / B 7 17 2.75 13 11 10.25 3 3 2.25 6 13 2.75 29.00 44.00 18.00 160.777 1422 118 118 118

119 0 - BUKET CEZAN 10 / C 9 9 6.75 12 10 9.50 0 4 -1.00 5 9 2.75 26.00 32.00 18.00 160.631 1428 119 119 119

120 568 - UMUT BERK SAYDERE 10 / B 6 9 3.75 10 16 6.00 5 6 3.50 7 9 4.75 28.00 40.00 18.00 160.340 1435 120 120 120

121 10 - TAHA ARSLAN 10 / A 11 17 6.75 13 17 8.75 1 2 0.50 6 16 2.00 31.00 52.00 18.00 160.340 1435 120 120 120

122 176 - DİLAN UYLASI 10 / A 6 19 1.25 13 11 10.25 3 7 1.25 8 13 4.75 30.00 50.00 17.50 159.547 1444 122 122 122

123 849 - HAYAT DEMİREL 10 / C 2 9 -0.25 10 10 7.50 3 2 2.50 9 6 7.50 24.00 27.00 17.25 158.738 1459 123 123 123

124 604 - CANSEL PELİT 10 / B 11 13 7.75 10 12 7.00 2 3 1.25 3 6 1.50 26.00 34.00 17.50 158.285 1463 124 124 124

125 53 - BEDİRHAN YAYKIN 10 / A 12 14 8.50 11 19 6.25 0 1 -0.25 7 17 2.75 30.00 51.00 17.25 157.573 1477 125 125 125

126 121 - EZEL KANCAN 10 / B 4 20 -1.00 13 11 10.25 5 9 2.75 7 9 4.75 29.00 49.00 16.75 157.120 1491 126 126 126

127 410 - FATMA NİDA GENÇ 10 / C 10 11 7.25 11 10 8.50 1 1 0.75 2 6 0.50 24.00 28.00 17.00 156.764 1497 127 127 127

128 54 - GÖKAY ÖZGEN 10 / A 9 15 5.25 12 19 7.25 4 13 0.75 7 14 3.50 32.00 61.00 16.75 156.294 1506 128 128 128

129 873 - YİĞİT TİKEN 10 / D 5 12 2.00 14 20 9.00 0 0 0.00 7 6 5.50 26.00 38.00 16.50 156.214 1512 129 129 129

130 602 - AYLİN YAR 10 / B 6 17 1.75 11 9 8.75 0 0 0.00 8 9 5.75 25.00 35.00 16.25 155.405 1523 130 130 130

131 860 - SİNEM ÖZÇELİK 10 / D 4 15 0.25 12 17 7.75 3 3 2.25 9 12 6.00 28.00 47.00 16.25 155.259 1527 131 131 131

132 120 - HAZEL KANCAN 10 / B 9 16 5.00 10 16 6.00 4 7 2.25 7 15 3.25 30.00 54.00 16.50 155.194 1529 132 132 132

133 339 - ULUS YEŞİLDUMAN 10 / C 5 11 2.25 10 10 7.50 6 7 4.25 5 12 2.00 26.00 40.00 16.00 153.625 1554 133 133 133

134 848 - NİSANUR ERAT 10 / C 3 8 1.00 8 7 6.25 3 0 3.00 7 6 5.50 21.00 21.00 15.75 153.252 1560 134 134 134

135 872 - ASLI SENA TOK 10 / D 3 11 0.25 11 8 9.00 0 3 -0.75 7 2 6.50 21.00 24.00 15.00 151.553 1578 135 135 135

136 115 - BUSE KARARMIŞ 10 / A 8 20 3.00 12 17 7.75 0 8 -2.00 9 11 6.25 29.00 56.00 15.00 151.262 1583 136 136 136

137 898 - KAAN SARILMIŞ LM 10 / E 5 15 1.25 16 10 13.50 2 8 0.00 4 15 0.25 27.00 48.00 15.00 151.214 1585 137 137 137



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

138 841 - RANA UÇUN 10 / C 7 7 5.25 10 12 7.00 3 6 1.50 4 10 1.50 24.00 35.00 15.25 151.003 1589 138 138 138

139 635 - BUSE SUNDAK 10 / E 3 17 -1.25 10 18 5.50 6 4 5.00 8 10 5.50 27.00 49.00 14.75 149.871 1608 139 139 139

140 52 - SİNAN TOZUN 10 / A 7 23 1.25 10 9 7.75 0 2 -0.50 6 1 5.75 23.00 35.00 14.25 148.738 1615 140 140 140

141 843 - ELA YILDIZ 10 / C 4 17 -0.25 9 13 5.75 4 9 1.75 9 8 7.00 26.00 47.00 14.25 148.592 1621 141 141 141

142 125 - EFE KUL 10 / B 0 10 -2.50 13 9 10.75 2 3 1.25 7 10 4.50 22.00 32.00 14.00 148.269 1627 142 142 142

143 773 - ELA ARA 10 / C 6 16 2.00 6 11 3.25 0 1 -0.25 9 1 8.75 21.00 29.00 13.75 146.828 1649 143 143 143

144 922 - İREM S KISACIK 10 / E 6 13 2.75 7 8 5.00 2 3 1.25 7 9 4.75 22.00 33.00 13.75 146.392 1656 144 144 144

145 32 - ALPEREN TEPELİ 10 / A 7 23 1.25 12 19 7.25 2 14 -1.50 8 6 6.50 29.00 62.00 13.50 146.359 1657 145 145 145

146 756 - ÖMER HANİKAZ 10 / D 10 16 6.00 10 11 7.25 0 0 0.00 1 2 0.50 21.00 29.00 13.75 146.003 1663 146 146 146

147 1 - MESUT GÜLŞEN 10 / A 5 14 1.50 15 11 12.25 0 5 -1.25 2 6 0.50 22.00 36.00 13.00 144.547 1683 147 147 147

148 863 - YİĞİT ARAS ŞEN 10 / D 7 10 4.50 10 18 5.50 3 0 3.00 0 0 0.00 20.00 28.00 13.00 143.139 1706 148 148 148

149 113 - ARDA İKİZOĞLU 10 / A 8 18 3.50 7 14 3.50 1 2 0.50 8 12 5.00 24.00 46.00 12.50 142.104 1726 149 149 149

150 580 - YASİR KORKMAZ 10 / B 6 15 2.25 9 15 5.25 4 4 3.00 4 8 2.00 23.00 42.00 12.50 141.861 1731 150 150 150

151 882 - NEHİR BOZ 10 / D 1 6 -0.50 7 8 5.00 2 0 2.00 5 0 5.00 15.00 14.00 11.50 139.159 1786 151 151 151

152 845 - TUĞBA TORA 10 / C 4 17 -0.25 13 12 10.00 2 6 0.50 4 12 1.00 23.00 47.00 11.25 138.544 1797 152 152 152

153 647 - İSMİNAZ AYDIN 10 / B 5 10 2.50 9 18 4.50 5 10 2.50 5 14 1.50 24.00 52.00 11.00 136.764 1841 153 153 153

154 90 - SUDE AKGÜMÜŞ 10 / C 6 8 4.00 6 11 3.25 2 3 1.25 4 6 2.50 18.00 28.00 11.00 136.715 1843 154 154 154

155 4 - CERENNUR MEMİŞ 10 / A 7 17 2.75 9 16 5.00 0 5 -1.25 6 7 4.25 22.00 45.00 10.75 136.586 1846 155 155 155

156 16 - BARIŞ YILDIZ 9 / A 4 8 2.00 9 9 6.75 3 7 1.25 2 7 0.25 18.00 31.00 10.25 134.531 1880 156 156 156

157 869 - SUDE ALANLI 10 / D 3 7 1.25 6 7 4.25 0 0 0.00 6 6 4.50 15.00 20.00 10.00 134.061 1884 157 157 157

158 606 - ZEYNEP MUTLU 10 / B 7 13 3.75 5 16 1.00 1 1 0.75 5 5 3.75 18.00 35.00 9.25 130.858 1935 158 158 158

159 640 - SILA AYDIN 10 / C 3 15 -0.75 8 9 5.75 3 6 1.50 3 4 2.00 17.00 34.00 8.50 129.013 1962 159 159 159

160 836 - SÜMEYYE BOY 10 / C 5 12 2.00 5 12 2.00 1 6 -0.50 7 8 5.00 18.00 38.00 8.50 128.867 1966 160 160 160



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ordu FATSA Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-3 2498 166 166 166

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.36 12.70 6.18 11.23 11.57 8.34 5.13 5.56 3.74 8.42 9.20 6.12 34.13 39.03 24.37 181.688

Okul Ortalaması 8.37 12.51 5.25 12.34 12.58 9.19 3.91 4.67 2.74 8.86 9.02 6.60 33.48 38.78 23.78 180.025

161 255 - ZEYNEP AYNACI 10 / C 4 12 1.00 7 12 4.00 2 5 0.75 3 11 0.25 16.00 40.00 6.00 120.243 2101 161 161 161

162 409 - YAREN DÜZGÜN 10 / B 4 11 1.25 6 10 3.50 1 6 -0.50 2 5 0.75 13.00 32.00 5.00 117.006 2164 162 162 162

163 924 - MUHAMMET ŞA HİN 10 / E 7 20 2.00 6 21 0.75 4 23 -1.75 5 15 1.25 22.00 79.00 2.25 107.670 2331 163 163 163

164 109 - ARDA GÖL 10 / A 7 16 3.00 6 17 1.75 2 16 -2.00 3 14 -0.50 18.00 63.00 2.25 107.524 2336 164 164 164

165 162 - ELANUR YENER 10 / B 5 23 -0.75 8 25 1.75 2 11 -0.75 7 23 1.25 22.00 82.00 1.50 105.437 2371 165 165 165

166 878 - NEŞE SARMAK 10 / D 4 12 1.00 2 14 -1.50 1 7 -0.75 5 10 2.50 12.00 43.00 1.25 104.239 2385 166 166 166


